
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BEYLİKDÜZÜ Dünya Etüt TYT Deneme Sınavı-1 902 377 200 101

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 21.12 10.16 18.58 10.90 3.92 9.92 8.28 4.98 7.03 4.98 3.89 4.01 45.27 22.94 39.54 231.865

İl Ortalaması 22.57 8.99 20.32 11.04 3.28 10.22 10.99 5.50 9.62 6.40 4.17 5.36 51.00 21.94 45.52 251.758
Okul Ortalaması 25.28 8.11 23.25 12.51 2.75 11.82 15.61 5.78 14.17 9.25 4.79 8.05 62.64 21.44 57.28 291.026

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - SİMGE ÖZYURT 0 / 0 33 7 31.25 17 3 16.25 31 5 29.75 20 0 20.00 101.00 15.00 97.25 424.550 3 3 1 1
2 0 - BERİT ALÇİÇEK 12 / 0 36 3 35.25 18 2 17.50 28 9 25.75 18 2 17.50 100.00 16.00 96.00 420.300 4 4 2 2
3 0 - SALİH YAZAR 0 / 0 33 6 31.50 18 2 17.50 29 5 27.75 18 2 17.50 98.00 15.00 94.25 414.525 5 5 3 3
4 0 - ESER SARIKAYA 0 / 0 31 8 29.00 16 4 15.00 36 4 35.00 16 4 15.00 99.00 20.00 94.00 413.200 6 6 4 4
5 0 - ZEYNEP DEMİRÖRS 0 / 0 34 6 32.50 18 2 17.50 30 6 28.50 15 5 13.75 97.00 19.00 92.25 407.550 10 10 6 5
6 0 - NEHİR GÖRGÜÇ 0 / 0 33 6 31.50 17 1 16.75 36 2 35.50 10 9 7.75 96.00 18.00 91.50 404.400 12 11 7 6
7 0 - HAZAL ALBAYRAK 0 / 0 33 6 31.50 15 3 14.25 28 7 26.25 19 0 19.00 95.00 16.00 91.00 403.625 13 12 8 7
8 0 - TÜRKER DURU 0 / 0 33 7 31.25 16 4 15.00 28 7 26.25 18 2 17.50 95.00 20.00 90.00 400.250 16 14 9 8
9 0 - HÜSEYİN NAMİ TOK 12 / 0 30 9 27.75 18 2 17.50 27 9 24.75 19 1 18.75 94.00 21.00 88.75 396.500 19 15 10 9

10 0 - ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 / 0 35 4 34.00 17 3 16.25 25 6 23.50 15 5 13.75 92.00 18.00 87.50 391.750 22 18 12 10
11 0 - ELİF İŞ 0 / 0 33 7 31.25 17 3 16.25 27 3 26.25 15 5 13.75 92.00 18.00 87.50 391.750 22 18 12 10
12 0 - TAHA KARAKOÇ 0 / 0 33 6 31.50 16 3 15.25 28 7 26.25 15 3 14.25 92.00 19.00 87.25 390.875 24 20 14 12
13 0 - ŞEVVAL İŞÇİ 0 / 0 34 5 32.75 16 3 15.25 25 3 24.25 14 6 12.50 89.00 17.00 84.75 382.450 30 24 17 13
14 0 - IRMAK BEKTAŞ 0 / 0 34 5 32.75 16 4 15.00 26 7 24.25 13 6 11.50 89.00 22.00 83.50 378.200 32 25 18 14
15 0 - ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0 / 0 32 4 31.00 17 2 16.50 26 6 24.50 12 4 11.00 87.00 16.00 83.00 376.650 34 27 20 15
16 0 - SİMAY KETENCİ 12 / 0 32 8 30.00 17 2 16.50 22 8 20.00 17 3 16.25 88.00 21.00 82.75 376.350 35 28 21 16
17 0 - BURCU SALMA 0 / 0 31 8 29.00 14 5 12.75 25 7 23.25 18 1 17.75 88.00 21.00 82.75 376.125 36 29 22 17
18 0 - BURAK ULUER 0 / 0 32 2 31.50 18 0 18.00 24 3 23.25 11 6 9.50 85.00 11.00 82.25 374.175 37 30 23 18
19 0 - MELİHA 0 / 0 34 6 32.50 17 1 16.75 24 8 22.00 12 7 10.25 87.00 22.00 81.50 371.650 39 32 25 19
20 0 - BERAT CANPOLAT 0 / 0 30 7 28.25 14 2 13.50 28 3 27.25 12 6 10.50 84.00 18.00 79.50 364.750 41 33 26 20
21 0 - HASAN EREN UÇAR 0 / 0 27 6 25.50 17 2 16.50 21 5 19.75 14 2 13.50 79.00 15.00 75.25 351.325 52 38 28 21
22 0 - KAAN KARTALER 0 / 0 30 6 28.50 16 4 15.00 19 8 17.00 13 3 12.25 78.00 21.00 72.75 342.800 58 40 29 22
23 0 - ÖZGE SU ALKAÇ 11 / 0 31 7 29.25 17 3 16.25 16 5 14.75 13 5 11.75 77.00 20.00 72.00 340.400 60 41 30 23
24 0 - AHSEN SARIKAYA 0 / 0 29 9 26.75 16 2 15.50 17 6 15.50 14 2 13.50 76.00 19.00 71.25 338.025 65 43 32 24
25 0 - SENA TAYFUN 0 / 0 32 5 30.75 16 4 15.00 14 6 12.50 14 6 12.50 76.00 21.00 70.75 336.225 71 46 34 25
26 0 - ERAY TOYLAN 0 / 0 26 8 24.00 18 0 18.00 20 3 19.25 10 3 9.25 74.00 14.00 70.50 335.375 73 47 35 26
27 0 - MELİSA KURT 0 / 0 33 3 32.25 16 2 15.50 11 10 8.50 14 4 13.00 74.00 19.00 69.25 331.375 77 49 37 27
28 0 - ELİF TAYLAN 11 / 0 29 9 26.75 16 4 15.00 14 3 13.25 13 6 11.50 72.00 22.00 66.50 322.100 92 58 41 28
29 0 - OKAN EMRE AKGÜMÜ 11 / 0 22 5 20.75 16 2 15.50 18 5 16.75 14 5 12.75 70.00 17.00 65.75 319.800 94 59 42 29
30 0 - NURDAN TORNACI 0 / 0 24 8 22.00 17 0 17.00 19 3 18.25 10 6 8.50 70.00 17.00 65.75 319.525 95 60 43 30
31 0 - BERİL KURT 0 / 0 29 6 27.50 15 4 14.00 14 4 13.00 12 3 11.25 70.00 17.00 65.75 319.500 96 61 44 31
32 0 - CEREN CEYLAN 0 / 0 24 10 21.50 18 1 17.75 18 4 17.00 10 5 8.75 70.00 20.00 65.00 317.150 99 64 46 32
33 0 - EKREM BACANAK 0 / 0 24 9 21.75 14 2 13.50 21 2 20.50 9 2 8.50 68.00 15.00 64.25 314.225 104 66 48 33
34 0 - EYLÜL DENİZ AKIN 11 / 0 29 6 27.50 15 5 13.75 14 9 11.75 12 4 11.00 70.00 24.00 64.00 313.675 106 67 49 34
35 0 - YUŞA BİLAL PİR 0 / 0 31 9 28.75 14 4 13.00 18 17 13.75 10 7 8.25 73.00 37.00 63.75 312.500 108 68 50 35
36 0 - MELSU KAHRAMAN 0 / 0 30 9 27.75 14 5 12.75 11 10 8.50 13 4 12.00 68.00 28.00 61.00 303.775 125 78 55 36
37 0 - YAĞMUR ÇOBANOĞLU 0 / 0 26 10 23.50 18 2 17.50 13 7 11.25 9 2 8.50 66.00 21.00 60.75 303.075 126 79 56 37
38 0 - EYLÜL ŞAHİNER 0 / 0 32 6 30.50 11 8 9.00 10 12 7.00 15 4 14.00 68.00 30.00 60.50 301.950 128 80 57 38
39 0 - ŞEVVAL *SİVRİ 0 / 0 23 14 19.50 16 4 15.00 14 3 13.25 14 6 12.50 67.00 27.00 60.25 301.575 129 81 58 39
40 0 - BERKAY URAL 0 / 0 27 12 24.00 17 3 16.25 19 3 18.25 2 0 2.00 65.00 18.00 60.50 301.475 130 82 59 40
41 0 - AZRA İÇTEN 0 / 0 31 9 28.75 11 3 10.25 17 5 15.75 7 6 5.50 66.00 23.00 60.25 300.400 133 84 60 41
42 0 - MEHMET EFE DEMİR 0 / 0 20 10 17.50 14 2 13.50 26 5 24.75 6 7 4.25 66.00 24.00 60.00 299.775 136 87 62 42
43 0 - ARAS BIYIKLI 0 / 0 29 5 27.75 15 5 13.75 13 4 12.00 8 8 6.00 65.00 22.00 59.50 298.325 139 90 63 43
44 0 - NAZLI YÜREK 0 / 0 24 6 22.50 11 1 10.75 19 4 18.00 9 3 8.25 63.00 14.00 59.50 298.250 140 91 64 44
45 0 - SABRİ KAÇAN 0 / 0 26 6 24.50 17 2 16.50 14 5 12.75 6 2 5.50 63.00 15.00 59.25 297.725 142 92 65 45
46 0 - SAHRA DUMAN 0 / 0 28 8 26.00 13 3 12.25 15 9 12.75 9 7 7.25 65.00 27.00 58.25 294.175 149 96 68 46
47 0 - NİSA YILDIZ 0 / 0 30 6 28.50 14 3 13.25 13 5 11.75 7 10 4.50 64.00 24.00 58.00 293.175 154 99 69 47
48 0 - EFE TEKİNARSLAN 0 / 0 25 5 23.75 12 1 11.75 18 3 17.25 6 3 5.25 61.00 12.00 58.00 293.100 155 100 70 48
49 0 - SEZİN ŞENGÜL 0 / 0 30 8 28.00 10 3 9.25 12 13 8.75 13 6 11.50 65.00 30.00 57.50 291.825 158 103 72 49
50 0 - SUDE ÇÖLYARAN 0 / 0 27 10 24.50 13 3 12.25 15 4 14.00 7 4 6.00 62.00 21.00 56.75 289.100 169 109 76 50
51 0 - KEREM OCAKTAN 11 / 0 28 10 25.50 15 1 14.75 11 9 8.75 8 3 7.25 62.00 23.00 56.25 287.825 171 111 77 51
52 0 - ZEYNEP ŞİMŞEK 0 / 0 24 9 21.75 14 5 12.75 13 4 12.00 10 5 8.75 61.00 23.00 55.25 284.475 179 115 81 52
53 0 - ERDEM IŞIK 0 / 0 23 13 19.75 15 2 14.50 18 7 16.25 6 6 4.50 62.00 28.00 55.00 283.400 187 119 83 53
54 0 - ELİF CÖMERT 0 / 0 27 7 25.25 12 2 11.50 14 5 12.75 6 2 5.50 59.00 16.00 55.00 283.200 189 121 85 54
55 0 - LEYLA DEMİRKIRAN 0 / 0 28 8 26.00 13 3 12.25 12 5 10.75 8 9 5.75 61.00 25.00 54.75 282.475 190 122 86 55
56 0 - MERT KİLİSLİOĞLU 0 / 0 21 19 16.25 14 6 12.50 22 18 17.50 10 10 7.50 67.00 53.00 53.75 279.375 202 125 89 56
57 0 - MEL* DEMİR 11 / 0 27 9 24.75 16 3 15.25 12 9 9.75 6 11 3.25 61.00 32.00 53.00 276.750 207 128 90 57
58 0 - RENGİN YILM AZ 0 / 0 27 11 24.25 13 6 11.50 9 12 6.00 12 7 10.25 61.00 36.00 52.00 273.775 217 133 92 58
59 0 - CEM ÇAPUT 0 / 0 29 6 27.50 6 1 5.75 13 5 11.75 8 3 7.25 56.00 15.00 52.25 273.725 218 134 93 59
60 0 - DENİZ UĞURLU 11 / 0 25 8 23.00 11 3 10.25 13 1 12.75 7 5 5.75 56.00 17.00 51.75 272.375 223 138 96 60
61 0 - ELİF K Ö* 11 / 0 30 10 27.50 17 3 16.25 4 1 3.75 7 13 3.75 58.00 27.00 51.25 271.125 229 142 97 61
62 0 - YUSUF KAAN K* AB 0 / 0 28 8 26.00 5 1 4.75 17 5 15.75 6 5 4.75 56.00 19.00 51.25 270.075 234 147 99 62
63 0 - ARDA ÜRETÜRK 0 / 0 15 8 13.00 16 4 15.00 16 7 14.25 10 6 8.50 57.00 25.00 50.75 269.825 235 148 100 63
64 0 - DENİZ TANIR 0 / 0 23 9 20.75 16 4 15.00 12 10 9.50 6 4 5.00 57.00 27.00 50.25 267.825 245 154 101 64
65 0 - TOPRAKATA HINISL 0 / 0 22 9 19.75 13 4 12.00 15 8 13.00 6 4 5.00 56.00 25.00 49.75 265.875 251 159 103 65
66 0 - DAMLA ÖZÇELİK 11 / 0 19 7 17.25 1 0 1.00 23 6 21.50 9 6 7.50 52.00 19.00 47.25 256.775 281 174 112 66
67 0 - DORA DOĞANER 11 / 0 25 14 21.50 7 3 6.25 14 6 12.50 9 9 6.75 55.00 32.00 47.00 256.400 284 175 113 67
68 0 - BURAK DÜZGÜN 0 / 0 24 8 22.00 12 6 10.50 10 3 9.25 7 8 5.00 53.00 25.00 46.75 255.825 288 177 114 68
69 0 - EZGİ DEMİR 0 / 0 20 12 17.00 11 2 10.50 11 4 10.00 11 8 9.00 53.00 26.00 46.50 255.400 292 179 115 69
70 0 - METİN SABUNCUOĞL 11 / 0 10 6 8.50 7 4 6.00 19 4 18.00 15 5 13.75 51.00 19.00 46.25 254.600 298 182 117 70
71 0 - AHMET TURUNÇ 0 / 0 26 8 24.00 14 3 13.25 8 12 5.00 4 3 3.25 52.00 26.00 45.50 251.800 310 187 120 71
72 0 - DENİZ DEMİRCİOĞL 0 / 0 31 6 29.50 10 5 8.75 5 5 3.75 6 11 3.25 52.00 27.00 45.25 250.525 314 191 122 72
73 0 - MERVE ARSLAN 0 / 0 25 2 24.50 5 2 4.50 9 1 8.75 7 1 6.75 46.00 6.00 44.50 247.975 323 194 124 73
74 0 - ASYA YILDIRIM 0 / 0 21 15 17.25 14 3 13.25 12 4 11.00 5 9 2.75 52.00 31.00 44.25 247.625 326 195 125 74
75 0 - AZRA ÜÇÜNCÜ 0 / 0 22 10 19.50 9 2 8.50 11 5 9.75 8 6 6.50 50.00 23.00 44.25 247.525 327 196 126 75
76 0 - KEREM KUKUT 11 / C 22 7 20.25 14 6 12.50 11 1 10.75 2 5 0.75 49.00 19.00 44.25 247.350 328 197 127 76
77 0 - OĞULCAN AKÜLKER 0 / 0 20 13 16.75 17 2 16.50 7 3 6.25 5 3 4.25 49.00 21.00 43.75 246.450 330 198 128 77
78 0 - BARAN SOYORAL 11 / 0 14 9 11.75 14 5 12.75 10 6 8.50 12 7 10.25 50.00 27.00 43.25 245.025 338 201 130 78
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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 21.12 10.16 18.58 10.90 3.92 9.92 8.28 4.98 7.03 4.98 3.89 4.01 45.27 22.94 39.54 231.865

İl Ortalaması 22.57 8.99 20.32 11.04 3.28 10.22 10.99 5.50 9.62 6.40 4.17 5.36 51.00 21.94 45.52 251.758
Okul Ortalaması 25.28 8.11 23.25 12.51 2.75 11.82 15.61 5.78 14.17 9.25 4.79 8.05 62.64 21.44 57.28 291.026

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 0 - CEYDA ÖZBEK 11 / 0 24 10 21.50 14 2 13.50 4 4 3.00 6 3 5.25 48.00 19.00 43.25 244.600 342 202 131 79
80 0 - DİLAY YÜCEL 0 / 0 23 5 21.75 6 1 5.75 14 4 13.00 3 2 2.50 46.00 12.00 43.00 242.725 353 207 135 80
81 0 - SELİN YÜCEL 0 / 0 26 12 23.00 9 3 8.25 12 3 11.25 0 0 0.00 47.00 18.00 42.50 241.075 358 210 137 81
82 0 - HATİCE AYDEMİR 0 / 0 23 6 21.50 4 1 3.75 14 3 13.25 5 7 3.25 46.00 17.00 41.75 238.475 375 215 138 82
83 0 - ONUR KALA 11 / 0 23 14 19.50 12 4 11.00 8 5 6.75 5 5 3.75 48.00 28.00 41.00 236.775 379 217 140 83
84 0 - AHMET ARİF GÜL 11 / 0 17 16 13.00 16 4 15.00 7 5 5.75 9 9 6.75 49.00 34.00 40.50 235.825 382 218 141 84
85 0 - EFE TAKUR 0 / 0 18 4 17.00 2 0 2.00 13 4 12.00 8 1 7.75 41.00 9.00 38.75 228.850 421 227 147 85
86 0 - NEVA BOLACA 0 / 0 22 15 18.25 9 1 8.75 8 1 7.75 5 9 2.75 44.00 26.00 37.50 224.900 442 233 149 86
87 0 - MUSTAFA BÖRKLÜ 0 / 0 17 15 13.25 5 0 5.00 13 16 9.00 10 9 7.75 45.00 40.00 35.00 216.775 490 247 155 87
88 0 - YAĞMUR VURAL 11 / 0 25 8 23.00 10 6 8.50 4 4 3.00 1 4 0.00 40.00 22.00 34.50 214.700 500 248 156 88
89 0 - YUSUF BAYINDIR 0 / 0 18 17 13.75 13 6 11.50 6 6 4.50 6 7 4.25 43.00 36.00 34.00 213.775 503 249 157 89
90 0 - YİĞİT BAKİPOLAT 11 / 0 23 14 19.50 0 0 0.00 11 7 9.25 8 11 5.25 42.00 32.00 34.00 212.725 508 252 158 90
91 0 - HAFİZE DEMİR 0 / 0 17 0 17.00 13 5 11.75 6 8 4.00 1 0 1.00 37.00 13.00 33.75 212.650 511 253 159 91
92 0 - ÇAĞLA OCAKCI 0 / 0 25 9 22.75 0 0 0.00 9 6 7.50 4 2 3.50 38.00 17.00 33.75 211.725 515 255 160 92
93 0 - DURU GÜRSOY 0 / 0 19 12 16.00 9 4 8.00 5 1 4.75 5 6 3.50 38.00 23.00 32.25 207.575 543 260 162 93
94 0 - DİCLE YILMAZ 0 / 0 20 11 17.25 2 1 1.75 11 6 9.50 5 6 3.50 38.00 24.00 32.00 206.125 553 261 163 94
95 0 - ZÜMRA NAZ YAŞLAK 0 / 0 25 7 23.25 1 0 1.00 7 5 5.75 0 2 -0.50 33.00 14.00 29.50 197.400 611 284 173 95
96 0 - EMRE TİRYAKİ 0 / 0 17 15 13.25 12 3 11.25 2 1 1.75 2 2 1.50 33.00 21.00 27.75 192.850 642 294 176 96
97 0 - TAHA KABADAYI 0 / 0 0 0 0.00 8 5 6.75 12 10 9.50 9 6 7.50 29.00 21.00 23.75 179.800 711 316 185 97
98 0 - AZRA KARPUZCU 0 / 0 14 7 12.25 8 3 7.25 3 2 2.50 2 2 1.50 27.00 14.00 23.50 178.425 720 318 186 98
99 0 - SENA YÜKSEL 0 / 0 13 9 10.75 0 0 0.00 5 6 3.50 1 3 0.25 19.00 18.00 14.50 147.875 829 354 194 99

100 0 - ADA AŞCIOĞLU 11 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 10.50 2 2 1.50 16.00 16.00 12.00 139.750 844 361 195 100
101 0 - ELİF TUANA ÖLÇÜL 0 / 0 4 2 3.50 0 0 0.00 2 0 2.00 1 0 1.00 7.00 2.00 6.50 121.550 871 371 200 101


