
SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
70,000 68,970 34 72 72 73 116

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 19 6 17,50 70 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 19 6 17,50 70 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABdAADEEBBEDaEAEbCBbDbeD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
71,000 68,970 32 69 69 70 112

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 7 2 6,50 72 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 6 1 5,75 72 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 19 5 17,75 71 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 19 5 17,75 71 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBedDEEaBED EAEbCcEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 6 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SAFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 68,970 5 13 13 13 14

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 24 1 23,75 95 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 24 1 23,75 95 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEDCaAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
57,000 68,970 40 81 81 83 137

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 5 3 4,25 47 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 3 4 2,00 25 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 16 7 14,25 57 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 16 7 14,25 57 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri bABdA DbEBBEDCEAEbCcb eBD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 5 3 56

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 68,970 22 47 47 47 77

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 21 4 20,00 80 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 21 4 20,00 80 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABdAADEEBBEDCEAEACaEeAeD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 68,970 18 38 38 38 60

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 22 3 21,25 85 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 22 3 21,25 85 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CAdBAADEEBBEDCaAEACBEDbBD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 68,970 27 58 58 58 94

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 20 5 18,75 75 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 20 5 18,75 75 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CAeBAADEEBBEDCaAEbCBdDcBD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 68,970 5 13 13 13 14

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 24 1 23,75 95 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 24 1 23,75 95 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBcDCEAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
86,000 68,970 17 35 35 35 54

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 0 8,00 89 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 22 2 21,50 86 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 22 2 21,50 86 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBA DEEBBEDCEAcAdBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 0 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA EYMEN OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
65,000 68,970 37 77 77 78 125

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 5 4 4,00 44 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 18 7 16,25 65 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 18 7 16,25 65 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri bABdAAeEcBBEDCEAEACBaedBD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 68,970 13 24 24 24 31

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 23 2 22,50 90 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 23 2 22,50 90 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABdAADEEBBcDCEAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
65,000 68,970 37 77 77 78 125

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 3 5,25 58 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 18 7 16,25 65 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 18 7 16,25 65 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABdAADddcBEDCEAEbdBcDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 68,970 5 13 13 13 14

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 24 1 23,75 95 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 24 1 23,75 95 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBcDCEAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
77,000 68,970 25 55 55 55 90

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 0 8,00 89 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 4 3 3,25 41 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 20 3 19,25 77 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 20 3 19,25 77 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CA BAADEEBBEDCEAEAac DAaD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 0 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 68,970 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 25 0 25,00 100 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 25 0 25,00 100 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 68,970 5 13 13 13 14

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 24 1 23,75 95 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 24 1 23,75 95 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEDCEAEbCBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 68,970 13 24 24 24 31

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 23 2 22,50 90 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 23 2 22,50 90 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri bABBAADEEBBEDCEAEACBEDbBD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TUNA TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 68,970 5 13 13 13 14

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 24 1 23,75 95 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 24 1 23,75 95 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBcDCEAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 68,970 13 24 24 24 31

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 23 2 22,50 90 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 23 2 22,50 90 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEcBBEDCEAEACBbDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
45,000 68,970 41 90 90 93 156

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 1 5,75 64 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 1 0 1,00 13 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 5 2 4,50 56 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 12 3 11,25 45 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 12 3 11,25 45 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri bABBA  EE     E   CdEDeBD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 6 1 67

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 5 2 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ARDA ÜRETÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 68,970 27 58 58 58 94

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 6 2 5,50 69 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 20 5 18,75 75 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 20 5 18,75 75 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEcBcDCEAEbdcEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
81,000 68,970 20 45 45 45 74

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 6 1 5,75 72 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 21 3 20,25 81 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 21 3 20,25 81 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri bABBAADEEBBE CEAaACBEeABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 6 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
66,000 68,970 36 74 74 75 122

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 7 1 6,75 75 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 5 3 4,25 53 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 18 6 16,50 66 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 18 6 16,50 66 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri C BBcADEEaBcDaEAEbCBEDAeD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 7 1 78

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 68,970 18 38 38 38 60

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 22 3 21,25 85 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 22 3 21,25 85 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABdAADEEBBcDCEAEACBEDABa

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÖRKLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
76,000 68,970 26 57 57 57 92

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 6 2 5,50 69 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 5 2 4,50 56 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 20 4 19,00 76 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 20 4 19,00 76 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBdDCEAcAC EeAdD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 5 2 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 68,970 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 25 0 25,00 100 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 25 0 25,00 100 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
91,000 68,970 12 23 23 23 28

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 0 7,00 88 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 23 1 22,75 91 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 23 1 22,75 91 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAdDEEBBEDCEAEACBE ABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 0 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
70,000 68,970 34 72 72 73 116

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 3 5,25 58 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 19 6 17,50 70 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 19 6 17,50 70 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri bABBedDEEaBEDCEAEACBbeABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
78,000 68,970 24 53 53 53 86

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 2 5,50 61 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 6 0 6,00 75 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 20 2 19,50 78 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 20 2 19,50 78 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri b BcAADEEBBEDCEAE CBEDA D

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 6 2 67

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 6 0 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REHA ORAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
45,000 68,970 41 90 90 93 156

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 7 2 6,50 72 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 3 5 1,75 22 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 14 11 11,25 45 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 14 11 11,25 45 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBceDEEadbeCEAdACcbedBD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 3 5 38

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 68,970 27 58 58 58 94

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 5 3 4,25 53 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 20 5 18,75 75 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 20 5 18,75 75 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADbEeBcDCaAEACdEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 68,970 27 58 58 58 94

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 20 5 18,75 75 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 20 5 18,75 75 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAdDEEBBEDCEAcbCBEDcaD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERSİVRİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 68,970 22 47 47 47 77

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 7 2 6,50 72 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 21 4 20,00 80 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 21 4 20,00 80 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri bABBAADaEBBEDCEAcbCBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 68,970 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 25 0 25,00 100 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 25 0 25,00 100 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 68,970 13 24 24 24 31

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 23 2 22,50 90 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 23 2 22,50 90 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CcBBAADEEBBEDCEAEACcEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 68,970 5 13 13 13 14

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 24 1 23,75 95 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 24 1 23,75 95 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEcBEDCEAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
61,000 68,970 39 79 79 81 132

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 1 6 -0,50 -6 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 17 7 15,25 61 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 17 7 15,25 61 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADdEBBEDCEAEAae ebab

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 1 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUŞA BİLAL P R 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 68,970 27 58 58 58 94

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 20 5 18,75 75 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 20 5 18,75 75 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEcCEAEbCcbDbBD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
71,000 68,970 32 69 69 70 112

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 2 5,50 61 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 6 2 5,50 69 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 19 5 17,75 71 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 19 5 17,75 71 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBcADb cBEDCaAEACBbDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 6 2 67

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KAAN KARABAC 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
81,000 68,970 20 45 45 45 74

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 7 0 7,00 88 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 21 3 20,25 81 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 21 3 20,25 81 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEE BEDCEAEACBbeAaD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 0 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 68,970 5 13 13 13 14

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 24 1 23,75 95 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 24 1 23,75 95 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEDCEAEcCBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ TÜRE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 68,970 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 42 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 7,65 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,72 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,79 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 25 0 25,00 100 20,15 19,11 17,24

Toplam: 25 25 0 25,00 100 20,15 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
51,000 68,970 44 84 84 87 146

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 5 3 4,25 47 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 15 9 12,75 51 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 15 9 12,75 51 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri bABBcAD cBBEDCEAEdCddedBa

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 5 3 56

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARİF GÜL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 68,970 32 58 58 58 94

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 6 2 5,50 69 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 20 5 18,75 75 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 20 5 18,75 75 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBcDCEAcACBEbceD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 68,970 26 47 47 47 77

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 6 2 5,50 69 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 21 4 20,00 80 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 21 4 20,00 80 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADdEcBEDCEAcACBEDABa

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 68,970 9 13 13 13 14

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 24 1 23,75 95 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 24 1 23,75 95 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBcDCEAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYORAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 68,970 12 24 24 24 31

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 23 2 22,50 90 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 23 2 22,50 90 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEDCEAEbCBdDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CANPOLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 68,970 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 25 0 25,00 100 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 25 0 25,00 100 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 68,970 21 38 38 38 60

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 22 3 21,25 85 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 22 3 21,25 85 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBeEDCEAEACBEDcBb

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
77,000 68,970 31 55 55 55 90

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 0 8,00 89 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 5 2 4,50 56 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 20 3 19,25 77 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 20 3 19,25 77 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CAB AADEEBBcDCEAEbC bDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 0 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 5 2 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
86,000 68,970 19 35 35 35 54

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 6 1 5,75 72 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 22 2 21,50 86 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 22 2 21,50 86 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBeADEE BEDCaAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 6 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA YAVUZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
11,000 68,970 56 98 98 105 184

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 2 4 1,00 11 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 3 3 2,25 28 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 1 6 -0,50 -6 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 6 13 2,75 11 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 6 13 2,75 11 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri   Be bcdEdcE CaA db dedcD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 3 3 38

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 1 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAKCAN TURAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
50,000 68,970 46 86 86 89 149

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 3 5,25 58 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 5 3 4,25 53 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 15 10 12,50 50 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 15 10 12,50 50 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CAddAbDEEBBEceaAEACebDeaD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
50,000 68,970 46 86 86 89 149

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 5 3 4,25 47 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 7 0 7,00 88 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 14 6 12,50 50 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 14 6 12,50 50 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri C BdcADaEBBEDCEA bCe  b D

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 5 3 56

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 0 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 2 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 68,970 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 25 0 25,00 100 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 25 0 25,00 100 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 68,970 9 13 13 13 14

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 24 1 23,75 95 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 24 1 23,75 95 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri bABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
78,000 68,970 30 53 53 53 86

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 7 1 6,75 75 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 5 1 4,75 59 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 20 2 19,50 78 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 20 2 19,50 78 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri  bBBAADEEBBEDCEAEACe DA D

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 7 1 78

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 5 1 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 68,970 12 24 24 24 31

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 23 2 22,50 90 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 23 2 22,50 90 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABdAADEEBBEDCEAEcCBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ UĞURLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
72,000 68,970 37 68 68 69 110

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 4 2 3,50 44 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 19 4 18,00 72 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 19 4 18,00 72 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABeAADEEaBEDCEAE e EeABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 4 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 68,970 9 13 13 13 14

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 24 1 23,75 95 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 24 1 23,75 95 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEDCEAEbCBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALIŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
49,000 68,970 48 88 88 91 153

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 1 4 0,00 0 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 14 7 12,25 49 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 14 7 12,25 49 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri     deedEBBEDCEdEACBEDbdD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 68,970 26 47 47 47 77

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 21 4 20,00 80 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 21 4 20,00 80 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBcADEEBBEDCEAEbCBEDcdD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BURAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
66,000 68,970 39 74 74 75 122

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 2 5,50 61 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 18 6 16,50 66 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 18 6 16,50 66 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri b BdAADEEBBEDaEAEdCaEDeBD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 6 2 67

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CÖMERT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
82,000 68,970 24 43 43 43 72

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 5 1 4,75 59 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 21 2 20,50 82 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 21 2 20,50 82 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEcCE  AdBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 5 1 63

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 68,970 12 24 24 24 31

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 23 2 22,50 90 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 23 2 22,50 90 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEDCEAEACBEbcBD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 68,970 26 47 47 47 77

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 6 2 5,50 69 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 21 4 20,00 80 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 21 4 20,00 80 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri bABBAADEEBBEDeEAcAdBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 68,970 32 58 58 58 94

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 20 5 18,75 75 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 20 5 18,75 75 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAeDEEBBEDCEAEbdBbDbBD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİNAZ FIŞKIN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
56,000 68,970 42 82 82 84 138

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 3 5,25 58 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 5 2 4,50 56 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 16 8 14,00 56 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 16 8 14,00 56 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri deBBAADbEBeEDCdA bCBbDcBD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 5 2 63

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE DÜLGEROĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 68,970 21 38 38 38 60

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 22 3 21,25 85 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 22 3 21,25 85 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri bABBAADEEBBcDCEAEACBEDABe

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAFİZE DEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
35,000 68,970 52 94 94 97 165

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 4 5 2,75 31 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 5 3 4,25 53 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 12 13 8,75 35 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 12 13 8,75 35 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri dAdcebDEEBBcDdEAcACdEbeee

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 4 5 44

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
82,000 68,970 24 43 43 43 72

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 7 0 7,00 88 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 6 1 5,75 72 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 21 2 20,50 82 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 21 2 20,50 82 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABdAADEE BEDCEAEACB DAcD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 0 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 6 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAANBERK GÜNER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
40,000 68,970 51 93 93 96 161

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 7 2 6,50 72 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 5 3 4,25 53 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 1 7 -0,75 -9 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 13 12 10,00 40 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 13 12 10,00 40 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri bABdAADEEBecDCaAEddeabcaD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA BAYCAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 68,970 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 25 0 25,00 100 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 25 0 25,00 100 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KUKUT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 68,970 12 24 24 24 31

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 23 2 22,50 90 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 23 2 22,50 90 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBcDCEAEcCBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 68,970 21 38 38 38 60

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 22 3 21,25 85 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 22 3 21,25 85 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBcDCEAEbCBEDeBD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 68,970 26 47 47 47 77

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 3 5,25 58 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 21 4 20,00 80 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 21 4 20,00 80 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CAddcADEEBBEDCEAEACeEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERTALİ EVGİN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
45,000 68,970 50 90 90 93 156

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 2 5,50 61 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 6 1 5,75 72 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 13 7 11,25 45 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 13 7 11,25 45 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri b BBAcDEE BEDCaAEed bDe  

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 6 2 67

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 6 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SABUNCUOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 68,970 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 25 0 25,00 100 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 25 0 25,00 100 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR KÜÇÜKBIYIK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
86,000 68,970 19 35 35 35 54

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 6 2 5,50 69 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 0 7,00 88 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 22 2 21,50 86 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 22 2 21,50 86 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBcDCEAcACBEDA D

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 0 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 68,970 32 58 58 58 94

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 3 5,25 58 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 20 5 18,75 75 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 20 5 18,75 75 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABeAdDaEBBEDCEAEACcbDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 68,970 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 25 0 25,00 100 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 25 0 25,00 100 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 68,970 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 25 0 25,00 100 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 25 0 25,00 100 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 68,970 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 25 0 25,00 100 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 25 0 25,00 100 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
60,000 68,970 41 80 80 82 133

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 3 5,25 58 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 17 8 15,00 60 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 17 8 15,00 60 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri bABdAbDEEBBEDCaAEACdaeAeD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE SU ALKAÇ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 68,970 12 24 24 24 31

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 23 2 22,50 90 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 23 2 22,50 90 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEDCEAEdCeEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA YÜKSEL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
25,000 68,970 54 96 96 100 172

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 3 6 1,50 17 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 4 4 3,00 38 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 10 15 6,25 25 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 10 15 6,25 25 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CbBeeeaaEBeEbaEAbbCcbebBD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE ÇAVDAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
71,000 68,970 38 69 69 70 112

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 2 5,50 61 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 6 2 5,50 69 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 19 5 17,75 71 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 19 5 17,75 71 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri bAB cADEEBecDCEAEACeEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 6 2 67

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE GÖNÜLTAŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
51,000 68,970 44 84 84 87 146

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 3 5,25 58 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 7 0 7,00 88 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 15 9 12,75 51 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 15 9 12,75 51 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CAdBecDEEBBED EAEdCdaedBa

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 0 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ÖZTÜRK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
25,000 68,970 54 96 96 100 172

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 3 6 1,50 17 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 4 4 3,00 38 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 10 15 6,25 25 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 10 15 6,25 25 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri eeBdebDEdBeEDaaAcAaebDbaD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ŞENTÜRK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
87,000 68,970 18 34 34 34 51

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 0 8,00 89 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 6 1 5,75 72 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 22 1 21,75 87 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 22 1 21,75 87 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri C BBAADEEBBEDCEAEbCB DABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 8 0 89

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 6 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 68,970 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 8 0 8,00 100 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 25 0 25,00 100 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 25 0 25,00 100 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 8 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ATA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
47,000 68,970 49 89 89 92 154

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 7 1 6,75 75 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 3 3 2,25 28 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 3 1 2,75 34 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 13 5 11,75 47 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 13 5 11,75 47 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri b BBAADEE ecDCaA  C  Dd D

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 7 1 78

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 3 3 38

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 3 1 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT SOYLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
28,000 68,970 53 95 95 99 169

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 2 3 1,25 14 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 5 2 4,50 56 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 9 8 7,00 28 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 9 8 7,00 28 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri   B debE  BcDCaAEAdad  B 

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 5 2 63

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 2 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR FİDAN GÜMÜŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 68,970 12 24 24 24 31

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 23 2 22,50 90 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 23 2 22,50 90 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAADEEBBEcCEAEACBEDcBD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 68,970 32 58 58 58 94

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 7 2 6,50 72 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 6 2 5,50 69 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 20 5 18,75 75 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 20 5 18,75 75 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri CABBAbDEcBdcDCEAEACBbDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAKİ POLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 68,970 32 58 58 58 94

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 3 5,25 58 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 6 2 5,50 69 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 20 5 18,75 75 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 20 5 18,75 75 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri bAdcAADEEBBEDCbdEACBEDABD

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ ERGÜL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
53,000 68,970 43 83 83 86 143

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 5 2 4,50 50 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 6 1 5,75 72 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 15 7 13,25 53 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 15 7 13,25 53 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri b dB ADEE eEDCEAEdCdcDABb

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 5 2 56

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 6 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 01 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA NAZ YAŞLAK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
66,000 68,970 39 74 74 75 122

Puanı Hesaplanan: 98 98 107 189

Katılımlar: 56 98 98 108 190

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 2 5,50 61 6,78 7,15 6,43

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,48 6,58 6,11

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 5,06 5,37 4,71

Fen Bilimleri 25 18 6 16,50 66 18,32 19,11 17,24

Toplam: 25 18 6 16,50 66 18,32 19,11 17,24

Fen Bilimleri  AcBAAaEEBBcDCEAEAaeEDABa

Cevap Anahtarı A CABBAADEEBBEDCEAEACBEDABD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 9 6 2 67

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 8 5 3 63
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