
SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,065 280,330 15 26 137 1623 12194

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 15 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,73 16,06 10,36

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,15 4,34 2,18

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 19,88 20,39 12,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,95 0,86 0,84

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,07 1,95 0,88

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,85 2,88 1,80

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 5,87 5,69 3,52

Toplam: 120 15 7 13,25 11 57,03 59,02 47,80

TYT Matematik  CB AeBbAC C Da CE  CEd D               

Cevap Anahtarı B BCBDADBEACACCDEDCECCCEEEDEDEDCBCDCBCCBEC

TYT Fen            C  ab D a

Cevap Anahtarı B CCDADEBEBDACBDBAEDAC
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MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 1 2 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 12 7 1 58
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SAFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,628 280,330 6 13 35 613 3931

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 15 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 24,60 25,72 23,71

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,05 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,12 1,08 1,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,95 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,57 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 6,68 7,21 8,04

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 15,73 16,06 10,36

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,15 4,34 2,18

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 19,88 20,39 12,54

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,95 0,86 0,84

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,07 1,95 0,88

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,85 2,88 1,80

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 5,87 5,69 3,52

Toplam: 120 65 21 59,75 50 57,03 59,02 47,80

TYT Türkçe EEAAAeDCa  B  CEECCBeDAEDCAeDDDaEeCbceEA

Cevap Anahtarı A EEAAABDCCADBBBCEECCBBDAEDCABDDDBEBCEADEA

TYT Sosyal     a          B    

Cevap Anahtarı A EDACCEBAAEACEDCBECAD

TYT Matematik Ae EcBCDCDEDACAC adbCECC EDCaEeBEC CD   

Cevap Anahtarı A ADBEBBCDCDEDACACCEEECECCDEDCDECBECBCDCBC

TYT Fen  E  cA CBcEee ADACBE

Cevap Anahtarı A DECCBADCBDEBDAADACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİL ÇATISI 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 13 6 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 2 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 12 9 2 75
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,613 280,330 9 16 45 689 4415

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 15 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 24,60 25,72 23,71

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,12 1,08 1,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,95 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,57 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,68 7,21 8,04

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 15,73 16,06 10,36

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,15 4,34 2,18

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 19,88 20,39 12,54

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,95 0,86 0,84

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,07 1,95 0,88

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,85 2,88 1,80

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 5,87 5,69 3,52

Toplam: 120 63 23 57,25 48 57,03 59,02 47,80

TYT Türkçe AcDCEEAd CEEC  ec AEDCCBBDDDaEABDcDEABCb

Cevap Anahtarı B ABDCEEAABCEECCADBBAEDCCBBDDDBEABDADEABCE

TYT Sosyal c aCD  aBb CAdDD BEC

Cevap Anahtarı B ACECDAAEBEECACDDABEC

TYT Matematik cCBDAe EACA bD c EC Cb     ED  CD       

Cevap Anahtarı B BCBDADBEACACCDEDCECCCEEEDEDEDCBCDCBCCBEC

TYT Fen C c baeEc  C b AEDAC

Cevap Anahtarı B CCDADEBEBDACBDBAEDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİL ÇATISI 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 2 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 12 7 1 58
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ TANIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,925 280,330 8 15 41 644 4165

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 15 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,60 25,72 23,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,12 1,08 1,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,95 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,57 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 6,68 7,21 8,04

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 15,73 16,06 10,36

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,15 4,34 2,18

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 19,88 20,39 12,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,95 0,86 0,84

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,07 1,95 0,88

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,85 2,88 1,80

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 5,87 5,69 3,52

Toplam: 120 65 25 58,75 49 57,03 59,02 47,80

TYT Türkçe ABDCEEcAcdaECC DBBAEDCCBaDaDBEABDcDEABCb

Cevap Anahtarı B ABDCEEAABCEECCADBBAEDCCBBDDDBEABDADEABCE

TYT Sosyal beECD  EBb          

Cevap Anahtarı B ACECDAAEBEECACDDABEC

TYT Matematik  CBDbe EACACCDEDCEabCEb    EDC C        

Cevap Anahtarı B BCBDADBEACACCDEDCECCCEEEDEDEDCBCDCBCCBEC

TYT Fen CCcAbEcE ebCdaadED C

Cevap Anahtarı B CCDADEBEBDACBDBAEDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİL ÇATISI 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
SAYILAR 5 3 1 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE SOLMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
439,933 280,330 1 1 1 11 230

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 15 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,60 25,72 23,71

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,12 1,08 1,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,95 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,57 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 6,68 7,21 8,04

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,73 16,06 10,36

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,15 4,34 2,18

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 19,88 20,39 12,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 0,95 0,86 0,84

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,07 1,95 0,88

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,85 2,88 1,80

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 5,87 5,69 3,52

Toplam: 120 103 13 99,75 83 57,03 59,02 47,80

TYT Türkçe ABDCEEeABCEECCADB AbDCCBeDDDaEABDceEABCb

Cevap Anahtarı B ABDCEEAABCEECCADBBAEDCCBBDDDBEABDADEABCE

TYT Sosyal AeECDAAEBEECACDDABEC

Cevap Anahtarı B ACECDAAEBEECACDDABEC

TYT Matematik BCBDAeBEACACCDEDCECCCEdEDEDEDCBCDCcCC EC

Cevap Anahtarı B BCBDADBEACACCDEDCECCCEEEDEDEDCBCDCBCCBEC

TYT Fen CCDc EBEBD aBDBAEDAC

Cevap Anahtarı B CCDADEBEBDACBDBAEDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİL ÇATISI 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,313 280,330 12 20 81 980 6843

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 15 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 7 12,25 31 24,60 25,72 23,71

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,12 1,08 1,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,95 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,57 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 4 0 4,00 20 6,68 7,21 8,04

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,73 16,06 10,36

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,15 4,34 2,18

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 19,88 20,39 12,54

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,95 0,86 0,84

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,07 1,95 0,88

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,85 2,88 1,80

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 5,87 5,69 3,52

Toplam: 120 49 15 45,25 38 57,03 59,02 47,80

TYT Türkçe dEbd BcCd  c d EE  B DAEDCA  D B        

Cevap Anahtarı A EEAAABDCCADBBBCEECCBBDAEDCABDDDBEBCEADEA

TYT Sosyal                BEC D

Cevap Anahtarı A EDACCEBAAEACEDCBECAD

TYT Matematik AcBE BCDCDEcAC  CEb  EC   DCeECBcCBCD   

Cevap Anahtarı A ADBEBBCDCDEDACACCEEECECCDEDCDECBECBCDCBC

TYT Fen  E bc  C  b    DACBE

Cevap Anahtarı A DECCBADCBDEBDAADACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 2 40
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİL ÇATISI 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 19 8 0 42

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 1 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 12 7 1 58
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,095 280,330 3 5 7 214 1613

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 15 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 2 32,50 81 24,60 25,72 23,71

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,12 1,08 1,13

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,95 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,57 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 6,68 7,21 8,04

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,73 16,06 10,36

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,15 4,34 2,18

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 19,88 20,39 12,54

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,95 0,86 0,84

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,07 1,95 0,88

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,85 2,88 1,80

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 5,87 5,69 3,52

Toplam: 120 81 10 78,50 65 57,03 59,02 47,80

TYT Türkçe  EAAABDCb  B B EECCBBDAEDCABDDDBEBCbADEA

Cevap Anahtarı A EEAAABDCCADBBBCEECCBBDAEDCABDDDBEBCEADEA

TYT Sosyal EbAe EB  E CEDCBEC D

Cevap Anahtarı A EDACCEBAAEACEDCBECAD

TYT Matematik Ae EBBCDCDEcACACCEE CEaC  D  ECB C CD BC

Cevap Anahtarı A ADBEBBCDCDEDACACCEEECECCDEDCDECBECBCDCBC

TYT Fen cEC c  CcDE      CB 

Cevap Anahtarı A DECCBADCBDEBDAADACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİL ÇATISI 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 12 10 0 83
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,775 280,330 2 3 4 74 775

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 15 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 24,60 25,72 23,71

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,12 1,08 1,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,95 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,57 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 6,68 7,21 8,04

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,73 16,06 10,36

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,15 4,34 2,18

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 19,88 20,39 12,54

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,95 0,86 0,84

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,07 1,95 0,88

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,88 1,80

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 5,87 5,69 3,52

Toplam: 120 94 18 89,50 75 57,03 59,02 47,80

TYT Türkçe ABDCEEAABCEECCADB AEDCCBBDDDBEABDcDEdBCE

Cevap Anahtarı B ABDCEEAABCEECCADBBAEDCCBBDDDBEABDADEABCE

TYT Sosyal cCECDb EBEECACDDeBEC

Cevap Anahtarı B ACECDAAEBEECACDDABEC

TYT Matematik BCBDAeBaACACCDEDCECeCEEEDE EDCBCD BCCa C

Cevap Anahtarı B BCBDADBEACACCDEDCECCCEEEDEDEDCBCDCBCCBEC

TYT Fen e aA ceEcedCB BbEDAa

Cevap Anahtarı B CCDADEBEBDACBDBAEDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİL ÇATISI 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 2 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,375 280,330 5 12 33 607 3894

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 15 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,60 25,72 23,71

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,12 1,08 1,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,95 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,57 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 6,68 7,21 8,04

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 15,73 16,06 10,36

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,15 4,34 2,18

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 19,88 20,39 12,54

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,95 0,86 0,84

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,07 1,95 0,88

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,85 2,88 1,80

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 5,87 5,69 3,52

Toplam: 120 65 19 60,25 50 57,03 59,02 47,80

TYT Türkçe ABDCdEcAdCEcbCADceAEDCCBBDDDBEABDcDEABC 

Cevap Anahtarı B ABDCEEAABCEECCADBBAEDCCBBDDDBEABDADEABCE

TYT Sosyal  bEbD  E  ECACDDAaEd

Cevap Anahtarı B ACECDAAEBEECACDDABEC

TYT Matematik   c be EAe  CD cCECCCEE e    C CDC C  EC

Cevap Anahtarı B BCBDADBEACACCDEDCECCCEEEDEDEDCBCDCBCCBEC

TYT Fen e       B  C    EDA 

Cevap Anahtarı B CCDADEBEBDACBDBAEDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİL ÇATISI 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 17 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
SAYILAR 5 1 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 12 7 1 58
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEVABOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,875 280,330 11 19 77 943 6599

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 15 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,60 25,72 23,71

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,05 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,12 1,08 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,95 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,57 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,68 7,21 8,04

Matematik-1 30 12 10 9,50 32 15,73 16,06 10,36

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,15 4,34 2,18

TYT Matematik 40 14 10 11,50 29 19,88 20,39 12,54

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,95 0,86 0,84

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,07 1,95 0,88

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,85 2,88 1,80

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 5,87 5,69 3,52

Toplam: 120 56 36 47,00 39 57,03 59,02 47,80

TYT Türkçe EEcAAaDCC cBeB EECCB DAEDCABDcDacBCEAecb

Cevap Anahtarı A EEAAABDCCADBBBCEECCBBDAEDCABDDDBEBCEADEA

TYT Sosyal EbbeCbB  EAdbDCBEdeD

Cevap Anahtarı A EDACCEBAAEACEDCBECAD

TYT Matematik bc Ea CDCbEcA d CEb ed  DEe DE  E  C    

Cevap Anahtarı A ADBEBBCDCDEDACACCEEECECCDEDCDECBECBCDCBC

TYT Fen DaCC  bCa ac  eec  E

Cevap Anahtarı A DECCBADCBDEBDAADACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİL ÇATISI 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 19 13 6 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
SAYILAR 5 3 2 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 12 4 5 33
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,513 280,330 7 14 37 628 4001

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 15 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 24,60 25,72 23,71

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,05 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,12 1,08 1,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,95 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,57 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 6,68 7,21 8,04

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,73 16,06 10,36

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,15 4,34 2,18

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 19,88 20,39 12,54

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,95 0,86 0,84

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,07 1,95 0,88

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,85 2,88 1,80

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 5,87 5,69 3,52

Toplam: 120 63 13 59,75 50 57,03 59,02 47,80

TYT Türkçe EEbAABDC  DB B EECCBBDAEDCABDDDBEBC caEA

Cevap Anahtarı A EEAAABDCCADBBBCEECCBBDAEDCABDDDBEBCEADEA

TYT Sosyal     ab          ECAD

Cevap Anahtarı A EDACCEBAAEACEDCBECAD

TYT Matematik Ae EBBCDbD cAaA C   CECC EDC E B CBCD c 

Cevap Anahtarı A ADBEBBCDCDEDACACCEEECECCDEDCDECBECBCDCBC

TYT Fen     c  C  b    D CBc

Cevap Anahtarı A DECCBADCBDEBDAADACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİL ÇATISI 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 2 84

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 12 8 1 67
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,335 280,330 14 25 130 1541 11584

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 15 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 2 0,50 1 24,60 25,72 23,71

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,12 1,08 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,95 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,57 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,68 7,21 8,04

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 15,73 16,06 10,36

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,15 4,34 2,18

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 19,88 20,39 12,54

Toplam: 120 24 16 20,00 17 57,03 59,02 47,80

TYT Türkçe Ebc                                     

Cevap Anahtarı A EEAAABDCCADBBBCEECCBBDAEDCABDDDBEBCEADEA

TYT Sosyal cDc bb becbCbDCBECAD

Cevap Anahtarı A EDACCEBAAEACEDCBECAD

TYT Matematik AaBE BCDCb  ACA          b  e C   BC  aC

Cevap Anahtarı A ADBEBBCDCDEDACACCEEECECCDEDCDECBECBCDCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİL ÇATISI 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 1 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 1 25
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ŞENTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,440 280,330 10 18 63 833 5582

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 15 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,60 25,72 23,71

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,12 1,08 1,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,95 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,57 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 2 0 2,00 10 6,68 7,21 8,04

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 15,73 16,06 10,36

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,15 4,34 2,18

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 19,88 20,39 12,54

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,95 0,86 0,84

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,07 1,95 0,88

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,85 2,88 1,80

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 5,87 5,69 3,52

Toplam: 120 55 13 51,75 43 57,03 59,02 47,80

TYT Türkçe ABDCEEAAceEECC cB AEDCCBaDcDBcABDADEABCE

Cevap Anahtarı B ABDCEEAABCEECCADBBAEDCCBBDDDBEABDADEABCE

TYT Sosyal       AE            

Cevap Anahtarı B ACECDAAEBEECACDDABEC

TYT Matematik  C   e EACA CDED E  CEd     D  CD  e  EC

Cevap Anahtarı B BCBDADBEACACCDEDCECCCEEEDEDEDCBCDCBCCBEC

TYT Fen      ccEBa CB a     

Cevap Anahtarı B CCDADEBEBDACBDBAEDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİL ÇATISI 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 5 2 1 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,885 280,330 4 7 13 346 2392

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 15 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 24,60 25,72 23,71

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,12 1,08 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,95 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,57 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 6,68 7,21 8,04

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 15,73 16,06 10,36

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,15 4,34 2,18

TYT Matematik 40 22 9 19,75 49 19,88 20,39 12,54

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,95 0,86 0,84

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,07 1,95 0,88

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,85 2,88 1,80

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 5,87 5,69 3,52

Toplam: 120 78 28 71,00 59 57,03 59,02 47,80

TYT Türkçe ABDCEbAAdCEECCADB AEDCCBBDaDBEAeDcDEABCb

Cevap Anahtarı B ABDCEEAABCEECCADBBAEDCCBBDDDBEABDADEABCE

TYT Sosyal be Cb dEedECedDD BEd

Cevap Anahtarı B ACECDAAEBEECACDDABEC

TYT Matematik BC DADBEACe CD  CEdbCab bE EDCBCDbadC   

Cevap Anahtarı B BCBDADBEACACCDEDCECCCEEEDEDEDCBCDCBCCBEC

TYT Fen d DAbccEBDACBDBAEDAC

Cevap Anahtarı B CCDADEBEBDACBDBAEDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİL ÇATISI 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 12 8 3 67
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,393 280,330 13 21 89 1046 7391

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 15 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,60 25,72 23,71

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 15,73 16,06 10,36

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,15 4,34 2,18

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 19,88 20,39 12,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,95 0,86 0,84

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,07 1,95 0,88

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,85 2,88 1,80

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 5,87 5,69 3,52

Toplam: 120 47 13 43,75 36 57,03 59,02 47,80

TYT Türkçe EEAAABDCCADBBd EcaCBBDAEDCABDaDaEBb cDEA

Cevap Anahtarı A EEAAABDCCADBBBCEECCBBDAEDCABDDDBEBCEADEA

TYT Matematik AD aBBdDeD          CE    bC E   CBCD c 

Cevap Anahtarı A ADBEBBCDCDEDACACCEEECECCDEDCDECBECBCDCBC

TYT Fen        C         Ca 

Cevap Anahtarı A DECCBADCBDEBDAADACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİL ÇATISI 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 2 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 1 25
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYORAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,810 280,330 9 23 106 1188 8517

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 10 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 2 15,50 39 26,78 25,72 23,71

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,27 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,82 1,08 1,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,90 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,05 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 7,05 7,21 8,04

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 16,23 16,06 10,36

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,35 4,34 2,18

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 20,58 20,39 12,54

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,48 0,86 0,84

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,52 1,95 0,88

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,62 2,88 1,80

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 4,62 5,69 3,52

Toplam: 120 41 11 38,25 32 59,02 59,02 47,80

TYT Türkçe E AAABD CAD  B  cCCBB  E     a B        

Cevap Anahtarı A EEAAABDCCADBBBCEECCBBDAEDCABDDDBEBCEADEA

TYT Sosyal ED  ddBAbE          

Cevap Anahtarı A EDACCEBAAEACEDCBECAD

TYT Matematik Ae E  C C ED             ED D    C  D   

Cevap Anahtarı A ADBEBBCDCDEDACACCEEECECCDEDCDECBECBCDCBC

TYT Fen  E  cc CdDEde  DACBE

Cevap Anahtarı A DECCBADCBDEBDAADACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİL ÇATISI 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 2 1 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 2 1 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 12 2 0 17
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,135 280,330 6 11 26 557 3617

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 10 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 26,78 25,72 23,71

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,27 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,82 1,08 1,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,05 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,05 7,21 8,04

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 16,23 16,06 10,36

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,35 4,34 2,18

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 20,58 20,39 12,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,48 0,86 0,84

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,52 1,95 0,88

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,62 2,88 1,80

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 4,62 5,69 3,52

Toplam: 120 67 19 62,25 52 59,02 59,02 47,80

TYT Türkçe dEAAABDCCADB BCaECCBBDAEDCABDDDBEBab  EA

Cevap Anahtarı A EEAAABDCCADBBBCEECCBBDAEDCABDDDBEBCEADEA

TYT Sosyal EbbeCdee   dEDCBE  D

Cevap Anahtarı A EDACCEBAAEACEDCBECAD

TYT Matematik Ae E BC CD D  A C b C    EDC     C CD B 

Cevap Anahtarı A ADBEBBCDCDEDACACCEEECECCDEDCDECBECBCDCBC

TYT Fen DcCCa bC Dc e cD CBE

Cevap Anahtarı A DECCBADCBDEBDAADACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİL ÇATISI 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 15 2 79

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 2 1 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 12 6 1 50
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,608 280,330 7 17 49 717 4633

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 10 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 26,78 25,72 23,71

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,27 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,82 1,08 1,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,90 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,05 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 7,05 7,21 8,04

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 16,23 16,06 10,36

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,35 4,34 2,18

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 20,58 20,39 12,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,48 0,86 0,84

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,52 1,95 0,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,62 2,88 1,80

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,62 5,69 3,52

Toplam: 120 58 6 56,50 47 59,02 59,02 47,80

TYT Türkçe ABDCEEAA CdECCA   AEDCCBBDDDacABD DEABCE

Cevap Anahtarı B ABDCEEAABCEECCADBBAEDCCBBDDDBEABDADEABCE

TYT Sosyal                   E 

Cevap Anahtarı B ACECDAAEBEECACDDABEC

TYT Matematik  CBDA BEACA CD cCEC CEE  c EDC CbC C   C

Cevap Anahtarı B BCBDADBEACACCDEDCECCCEEEDEDEDCBCDCBCCBEC

TYT Fen            C        

Cevap Anahtarı B CCDADEBEBDACBDBAEDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİL ÇATISI 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 2 84

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 0 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 12 11 0 92
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,653 280,330 4 9 19 464 3018

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 10 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 26,78 25,72 23,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,27 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,82 1,08 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,05 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,05 7,21 8,04

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 16,23 16,06 10,36

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,35 4,34 2,18

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 20,58 20,39 12,54

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,48 0,86 0,84

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,52 1,95 0,88

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,62 2,88 1,80

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 4,62 5,69 3,52

Toplam: 120 72 23 66,25 55 59,02 59,02 47,80

TYT Türkçe AaDCEccAdCEECC  B AEDCCBcaDDBEABDc EABCE

Cevap Anahtarı B ABDCEEAABCEECCADBBAEDCCBBDDDBEABDADEABCE

TYT Sosyal AeECa bEadECebDDABEC

Cevap Anahtarı B ACECDAAEBEECACDDABEC

TYT Matematik  CBDAe E C  CDEDCEC  E   E  DCBCD BCCBEC

Cevap Anahtarı B BCBDADBEACACCDEDCECCCEEEDEDEDCBCDCBCCBEC

TYT Fen C cb cc ee bcD  E AC

Cevap Anahtarı B CCDADEBEBDACBDBAEDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİL ÇATISI 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 16 2 84

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 1 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 12 6 0 50
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,288 280,330 5 10 25 555 3611

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 10 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 26,78 25,72 23,71

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,27 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,82 1,08 1,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,90 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,05 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,05 7,21 8,04

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 16,23 16,06 10,36

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,35 4,34 2,18

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 20,58 20,39 12,54

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,48 0,86 0,84

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,52 1,95 0,88

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,62 2,88 1,80

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 4,62 5,69 3,52

Toplam: 120 70 32 62,00 52 59,02 59,02 47,80

TYT Türkçe EEAAABDCd cc dCEECCBBaAEDCbBDaDaEeCbcDEA

Cevap Anahtarı A EEAAABDCCADBBBCEECCBBDAEDCABDDDBEBCEADEA

TYT Sosyal EDceaEBA cACEDCBEdAD

Cevap Anahtarı A EDACCEBAAEACEDCBECAD

TYT Matematik be EcBCDCcEDACA  ad CE   EDCDEC  CBCDac 

Cevap Anahtarı A ADBEBBCDCDEDACACCEEECECCDEDCDECBECBCDCBC

TYT Fen aa  ccaC DE eb DbCBE

Cevap Anahtarı A DECCBADCBDEBDAADACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİL ÇATISI 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 12 7 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
SAYILAR 5 3 2 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 12 8 2 67
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERTUĞRUL ÇAKIR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,588 280,330 2 6 9 250 1830

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 10 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,78 25,72 23,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,27 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,82 1,08 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,90 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,05 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,05 7,21 8,04

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 16,23 16,06 10,36

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,35 4,34 2,18

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79 20,58 20,39 12,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,48 0,86 0,84

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,52 1,95 0,88

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,88 1,80

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 4,62 5,69 3,52

Toplam: 120 84 32 76,00 63 59,02 59,02 47,80

TYT Türkçe ABDCEEcAdCccCCA BdAEDCCBeaDDaEAeDADEAeaE

Cevap Anahtarı B ABDCEEAABCEECCADBBAEDCCBBDDDBEABDADEABCE

TYT Sosyal ceECD  bcdECAdDDABEC

Cevap Anahtarı B ACECDAAEBEECACDDABEC

TYT Matematik BCBDAeBaACACCDEDCECCCbdEDEDEDCBCD aCeBEC

Cevap Anahtarı B BCBDADBEACACCDEDCECCCEEEDEDEDCBCDCBCCBEC

TYT Fen baDeDEcEBecCcbBAEDbC

Cevap Anahtarı B CCDADEBEBDACBDBAEDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİL ÇATISI 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 2 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 12 10 2 83
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
424,393 280,330 1 2 2 29 428

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 10 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 26,78 25,72 23,71

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,27 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,82 1,08 1,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,90 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,05 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 7,05 7,21 8,04

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,23 16,06 10,36

Geometri 10 7 3 6,25 63 4,35 4,34 2,18

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 20,58 20,39 12,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,48 0,86 0,84

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,52 1,95 0,88

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,88 1,80

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 4,62 5,69 3,52

Toplam: 120 99 16 95,00 79 59,02 59,02 47,80

TYT Türkçe EEAAABDCCADB BCEECCBBDAEDCABDDDBEBCEcDEA

Cevap Anahtarı A EEAAABDCCADBBBCEECCBBDAEDCABDDDBEBCEADEA

TYT Sosyal EDb CdB  EACEDCBECAD

Cevap Anahtarı A EDACCEBAAEACEDCBECAD

TYT Matematik AeBEBBCDCDEcACACCEEECECCDEDC EdedCBCDCBC

Cevap Anahtarı A ADBEBBCDCDEDACACCEEECECCDEDCDECBECBCDCBC

TYT Fen DcCCcAbCBDEcebdDcCBE

Cevap Anahtarı A DECCBADCBDEBDAADACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİL ÇATISI 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 12 12 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 2 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,238 280,330 10 24 128 1495 11128

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 10 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43 26,78 25,72 23,71

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,27 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,82 1,08 1,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,90 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,05 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 7,05 7,21 8,04

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 16,23 16,06 10,36

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,35 4,34 2,18

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 20,58 20,39 12,54

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,48 0,86 0,84

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,52 1,95 0,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,62 2,88 1,80

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 4,62 5,69 3,52

Toplam: 120 28 12 25,00 21 59,02 59,02 47,80

TYT Türkçe E AAABDC       cECCacDAEDCABDa aE ab    

Cevap Anahtarı A EEAAABDCCADBBBCEECCBBDAEDCABDDDBEBCEADEA

TYT Sosyal     a              D

Cevap Anahtarı A EDACCEBAAEACEDCBECAD

TYT Matematik A  E BCDC a A                    C     a

Cevap Anahtarı A ADBEBBCDCDEDACACCEEECECCDEDCDECBECBCDCBC

TYT Fen   a   e             

Cevap Anahtarı A DECCBADCBDEBDAADACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİL ÇATISI 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 19 9 4 47

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 0 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAKİ POLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,595 280,330 8 22 99 1143 8217

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 10 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 26,78 25,72 23,71

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,27 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,82 1,08 1,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,90 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,05 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 7,05 7,21 8,04

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 16,23 16,06 10,36

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,35 4,34 2,18

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 20,58 20,39 12,54

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,48 0,86 0,84

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,52 1,95 0,88

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,62 2,88 1,80

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 4,62 5,69 3,52

Toplam: 120 47 28 40,00 33 59,02 59,02 47,80

TYT Türkçe ABDCdEAAdCEECC  BdAEDCCeBDeDacABecDEABaE

Cevap Anahtarı B ABDCEEAABCEECCADBBAEDCCBBDDDBEABDADEABCE

TYT Sosyal   cab  d d     D BEd

Cevap Anahtarı B ACECDAAEBEECACDDABEC

TYT Matematik  CBa   EA   CD  C    Eb     DC C   d    

Cevap Anahtarı B BCBDADBEACACCDEDCECCCEEEDEDEDCBCDCBCCBEC

TYT Fen db cbccEB    aabEDA 

Cevap Anahtarı B CCDADEBEBDACBDBAEDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİL ÇATISI 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 13 6 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 5 2 1 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 12 5 1 42
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,293 280,330 3 8 16 406 2701

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 10 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 26,78 25,72 23,71

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,27 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,82 1,08 1,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,90 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,05 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 7,05 7,21 8,04

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 16,23 16,06 10,36

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,35 4,34 2,18

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 20,58 20,39 12,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,48 0,86 0,84

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,52 1,95 0,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,62 2,88 1,80

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,62 5,69 3,52

Toplam: 120 71 8 69,00 58 59,02 59,02 47,80

TYT Türkçe ABDCEEAb CEcbC DBBAEDCCBBDDDBcABDADEABCb

Cevap Anahtarı B ABDCEEAABCEECCADBBAEDCCBBDDDBEABDADEABCE

TYT Sosyal c E D A BE     D BEC

Cevap Anahtarı B ACECDAAEBEECACDDABEC

TYT Matematik  CBDAcBEACbCCDEDCEC C   DE EDCBCD   C EC

Cevap Anahtarı B BCBDADBEACACCDEDCECCCEEEDEDEDCBCDCBCCBEC

TYT Fen            C        

Cevap Anahtarı B CCDADEBEBDACBDBAEDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİL ÇATISI 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 1 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER GÜRSOY 0 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,415 280,330 1 4 5 77 807

Puanı Hesaplanan: 26 139 1710 13047

Katılımlar: 1 26 142 1775 13352

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 32,00 25,72 23,71

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,24 1,32

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,00 1,08 1,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 2,05 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 2,85 3,26

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 16,75 7,21 8,04

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 19,25 16,06 10,36

Geometri 10 7 0 7,00 70 7,00 4,34 2,18

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 26,25 20,39 12,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 0,86 0,84

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,50 1,95 0,88

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 6,00 2,88 1,80

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 13,75 5,69 3,52

Toplam: 120 93 17 88,75 74 88,75 59,02 47,80

TYT Türkçe EEAAABDCdADB   EECCBBDAEDCABDeDBEBCbcDEA

Cevap Anahtarı A EEAAABDCCADBBBCEECCBBDAEDCABDDDBEBCEADEA

TYT Sosyal EDcCCE  AEACEDCBECAD

Cevap Anahtarı A EDACCEBAAEACEDCBECAD

TYT Matematik AedadBCDCaEDACA CEdECECC EDCaEC ECBCD  C

Cevap Anahtarı A ADBEBBCDCDEDACACCEEECECCDEDCDECBECBCDCBC

TYT Fen DECCccbCBDEcDdADACBE

Cevap Anahtarı A DECCBADCBDEBDAADACBE
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİL ÇATISI 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 2 3 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
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