
SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
* D*  * IK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
21,000 17,540 22 26 26 26 38

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 6 3 5,25 21 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 6 3 5,25 21 11,82 10,97 4,39

Matematik B bA DC     c c E     A  

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 6 3 24



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SAFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 17,540 5 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 2 15,50 62 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 16 2 15,50 62 11,82 10,97 4,39

Matematik BDbADDCEA A BCAEEDB d    

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 16 2 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
58,000 17,540 7 7 7 7 7

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 2 14,50 58 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 15 2 14,50 58 11,82 10,97 4,39

Matematik BDbADDCaA A BCA  DB   AD 

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 15 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM CAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
35,000 17,540 17 19 19 19 25

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 1 8,75 35 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 9 1 8,75 35 11,82 10,97 4,39

Matematik B bADDC     B A E     A  

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 9 1 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
5,000 17,540 23 29 29 29 63

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 3 7 1,25 5 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 3 7 1,25 5 11,82 10,97 4,39

Matematik dabA aa b  dB         A  

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 3 7 12



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE M ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
69,000 17,540 3 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 3 17,25 69 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 18 3 17,25 69 11,82 10,97 4,39

Matematik BDbADDCEA  dBCAaEDBD  ADC

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 18 3 72



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
22,000 17,540 21 25 25 25 36

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 7 6 5,50 22 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 7 6 5,50 22 11,82 10,97 4,39

Matematik B bA DC e   cCbE aB c    

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 7 6 28



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
43,000 17,540 14 16 16 16 19

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 1 10,75 43 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 11 1 10,75 43 11,82 10,97 4,39

Matematik BDbADDCEA   B   ED       

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 11 1 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 17,540 2 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 1 18,75 75 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 19 1 18,75 75 11,82 10,97 4,39

Matematik BDbADDCEA   BCAEEDB  EADC

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 19 1 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
57,000 17,540 8 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 3 14,25 57 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 15 3 14,25 57 11,82 10,97 4,39

Matematik BDbADDCEA A BCA E daE A  

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 15 3 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
31,000 17,540 20 22 22 22 29

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 5 7,75 31 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 9 5 7,75 31 11,82 10,97 4,39

Matematik B bADDC     aCdaEDB   b  

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 9 5 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
77,000 17,540 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 3 19,25 77 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 20 3 19,25 77 11,82 10,97 4,39

Matematik BDbADDCEA AacCAEEDB EEADC

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 20 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
41,000 17,540 15 17 17 17 21

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 3 10,25 41 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 11 3 10,25 41 11,82 10,97 4,39

Matematik BDbADDC   A BCA   e   bD 

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 11 3 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FER T KOBYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
47,000 17,540 13 15 15 15 17

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 1 11,75 47 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 12 1 11,75 47 11,82 10,97 4,39

Matematik B bA DC A    CA EDB   A C

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 12 1 48



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
50,000 17,540 12 13 13 13 14

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 6 12,50 50 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 14 6 12,50 50 11,82 10,97 4,39

Matematik BebADDCEc Aac A EDB EEb C

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 14 6 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
37,000 17,540 16 18 18 18 24

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 3 9,25 37 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 10 3 9,25 37 11,82 10,97 4,39

Matematik B bAcDCcA   BCA E     A  

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 10 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÖRKLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
34,000 17,540 18 20 20 20 26

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 6 8,50 34 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 10 6 8,50 34 11,82 10,97 4,39

Matematik B bA DCb   EcC Ea B c dDC

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 10 6 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVABOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 17,540 5 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 2 15,50 62 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 16 2 15,50 62 11,82 10,97 4,39

Matematik B bAaDC   A BCAEEDB E ADC

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 16 2 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
69,000 17,540 3 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 3 17,25 69 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 18 3 17,25 69 11,82 10,97 4,39

Matematik BDbADDCEA AbBCAaEDB  EAD 

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 18 3 72



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
53,000 17,540 10 11 11 11 12

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 7 13,25 53 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 15 7 13,25 53 11,82 10,97 4,39

Matematik BebADDCEcb aBCA cDBDE AeC

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 15 7 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
54,000 17,540 9 10 10 10 11

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 2 13,50 54 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 14 2 13,50 54 11,82 10,97 4,39

Matematik B bA Da   A BCAEEDB E A C

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 14 2 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
32,000 17,540 19 21 21 21 28

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 4 8,00 32 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 9 4 8,00 32 11,82 10,97 4,39

Matematik B b cD Ee   BC E DB    bC

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 9 4 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
53,000 17,540 10 11 11 11 12

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 23 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 3 13,25 53 11,82 10,97 4,39

Toplam: 25 14 3 13,25 53 11,82 10,97 4,39

Matematik B bADDCEc A BCAaEDB   A  

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 14 3 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
13,000 17,540 5 27 27 27 44

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 6 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 5 7 3,25 13 7,71 10,97 4,39

Toplam: 25 5 7 3,25 13 7,71 10,97 4,39

Matematik BabbD C c A cC    c   c  

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 5 7 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ UĞURLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
9,000 17,540 6 28 28 28 54

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 6 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 4 7 2,25 9 7,71 10,97 4,39

Toplam: 25 4 7 2,25 9 7,71 10,97 4,39

Matematik B aAc Cbe    a     ed A  

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 4 7 16



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
30,000 17,540 3 23 23 23 30

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 6 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 2 7,50 30 7,71 10,97 4,39

Toplam: 25 8 2 7,50 30 7,71 10,97 4,39

Matematik   bADDC     B  d DB   A  

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 8 2 32



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
49,000 17,540 2 14 14 14 15

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 6 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 3 12,25 49 7,71 10,97 4,39

Toplam: 25 13 3 12,25 49 7,71 10,97 4,39

Matematik B aADDC A   BCA cDBD  A e

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 13 3 52



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
58,000 17,540 1 7 7 7 7

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 6 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 2 14,50 58 7,71 10,97 4,39

Toplam: 25 15 2 14,50 58 7,71 10,97 4,39

Matematik BebADDC A   BCA EDB   ADC

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 15 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 11 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ TÜRE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
26,000 17,540 4 24 24 24 32

Puanı Hesaplanan: 29 29 29 85

Katılımlar: 6 29 29 29 112

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 7 2 6,50 26 7,71 10,97 4,39

Toplam: 25 7 2 6,50 26 7,71 10,97 4,39

Matematik  DbA D       C E D  b   C

Cevap Anahtarı A BDDADDCEACAEBCAEEDBDEEADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 25 7 2 28
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