
SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
57,000 50,950 28 41 41 41 42

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 7 14,25 57 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 16 7 14,25 57 14,42 14,27 12,74

Matematik BbcdBBECbCDdAeDACB DcEE D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 16 7 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
61,000 50,950 21 33 33 33 33

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 3 15,25 61 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 16 3 15,25 61 14,42 14,27 12,74

Matematik B a eBaCECDEAC  CBAD EE D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 16 3 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SAFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
74,000 50,950 13 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 2 18,50 74 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 19 2 18,50 74 14,42 14,27 12,74

Matematik B D BBECdCDdAC AC ADAEEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 19 2 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 50,950 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 24 1 23,75 95 14,42 14,27 12,74

Matematik BCDBBBECECDEACDACBADcEEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 24 1 96



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
25,000 50,950 50 72 72 72 77

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 7 3 6,25 25 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 7 3 6,25 25 14,42 14,27 12,74

Matematik B D    C C dc eA B D     

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 7 3 28



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 50,950 20 32 32 32 32

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 2 15,50 62 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 16 2 15,50 62 14,42 14,27 12,74

Matematik B DBBBEC C dAC A  ADcE DD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 16 2 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
38,000 50,950 44 63 63 63 66

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 6 9,50 38 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 11 6 9,50 38 14,42 14,27 12,74

Matematik Ba aBBEC C dcCbAC  a   DD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 11 6 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BADELAL KOYUNCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
83,000 50,950 8 12 12 12 12

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 1 20,75 83 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 21 1 20,75 83 14,42 14,27 12,74

Matematik B DBBBECECDEA DA BADcEEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 21 1 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
21,000 50,950 51 74 74 74 80

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 6 3 5,25 21 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 6 3 5,25 21 14,42 14,27 12,74

Matematik B   BB C a dA e    D     

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 6 3 24



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
59,000 50,950 22 34 34 34 35

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 5 14,75 59 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 16 5 14,75 59 14,42 14,27 12,74

Matematik BaDaBBECEC EAeDACBADc   b

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 16 5 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 50,950 5 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 23 2 22,50 90 14,42 14,27 12,74

Matematik BCDBBBECECDEACbACBADcEEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 23 2 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
70,000 50,950 18 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 6 17,50 70 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 19 6 17,50 70 14,42 14,27 12,74

Matematik abDBBBECECDddCDACBADcEEDb

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 19 6 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
3,000 50,950 53 79 79 79 93

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 3 9 0,75 3 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 3 9 0,75 3 14,42 14,27 12,74

Matematik Ba  cc C b dce  C  a    c

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 3 9 12



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
32,000 50,950 47 68 68 68 72

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 4 8,00 32 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 9 4 8,00 32 14,42 14,27 12,74

Matematik   b   EC  Ddd D CBbDA E  

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 9 4 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
72,000 50,950 17 26 26 26 26

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 4 18,00 72 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 19 4 18,00 72 14,42 14,27 12,74

Matematik B DBBBECcCeEACDAeBADbEE D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 19 4 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
48,000 50,950 35 53 53 53 55

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 8 12,00 48 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 14 8 12,00 48 14,42 14,27 12,74

Matematik aCbBBBECd DEAe ACeAcc EaD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 14 8 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
54,000 50,950 30 46 46 46 47

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 6 13,50 54 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 15 6 13,50 54 14,42 14,27 12,74

Matematik B DBBBECc e dbDAe ADcEEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 15 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
56,000 50,950 29 44 44 44 45

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 4 14,00 56 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 15 4 14,00 56 14,42 14,27 12,74

Matematik Bb  BBEC aDEAeDACB DcE  D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 15 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 50,950 10 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 4 20,00 80 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 21 4 20,00 80 14,42 14,27 12,74

Matematik BaaBBBECECDdACDACBADcEEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 21 4 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE SAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
59,000 50,950 22 34 34 34 35

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 5 14,75 59 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 16 5 14,75 59 14,42 14,27 12,74

Matematik B  BBBECECDEAeD baADc EcD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 16 5 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
76,000 50,950 12 18 18 18 18

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 4 19,00 76 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 20 4 19,00 76 14,42 14,27 12,74

Matematik B eBBBdCECDEACDACaADcEEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 20 4 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
87,000 50,950 6 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 1 21,75 87 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 22 1 21,75 87 14,42 14,27 12,74

Matematik BbDBBBECECDEACDACBAD  EDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 22 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
40,000 50,950 43 62 62 62 65

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 4 10,00 40 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 11 4 10,00 40 14,42 14,27 12,74

Matematik B  BBBEC C dAC A e  b  Db

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 11 4 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
31,000 50,950 48 69 69 69 73

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 5 7,75 31 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 9 5 7,75 31 14,42 14,27 12,74

Matematik d a e  C  DdAC A BAa  E D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 9 5 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 50,950 7 10 10 10 10

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 3 21,25 85 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 22 3 21,25 85 14,42 14,27 12,74

Matematik BCDBBBECECDEACbACeADcEEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 22 3 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
42,000 50,950 41 60 60 60 63

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 6 10,50 42 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 12 6 10,50 42 14,42 14,27 12,74

Matematik B a  B CdaDdAC ACa DcEE D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 12 6 48



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
45,000 50,950 40 58 58 58 60

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 3 11,25 45 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 12 3 11,25 45 14,42 14,27 12,74

Matematik B   BBECdCDdd  ACB D    D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 12 3 48



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
73,000 50,950 15 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 3 18,25 73 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 19 3 18,25 73 14,42 14,27 12,74

Matematik B DBBBcCdCDEACDAeBAD EE D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 19 3 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE DÜLGEROĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
81,000 50,950 9 14 14 14 14

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 3 20,25 81 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 21 3 20,25 81 14,42 14,27 12,74

Matematik B DBBBdCECDdACDACBADcEEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 21 3 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAANBERK GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
48,000 50,950 35 53 53 53 55

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 8 12,00 48 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 14 8 12,00 48 14,42 14,27 12,74

Matematik adbBBBECdCDdAC  CBADcaa D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 14 8 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA BAYCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
17,000 50,950 52 75 75 75 84

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 6 7 4,25 17 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 6 7 4,25 17 14,42 14,27 12,74

Matematik B  aeBcC   dAbceC       D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 6 7 24



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KUKUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
26,000 50,950 49 70 70 70 74

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 6 6,50 26 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 8 6 6,50 26 14,42 14,27 12,74

Matematik B   dB C a dACDd a D E  e

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 8 6 32



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
46,000 50,950 39 57 57 57 59

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 6 11,50 46 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 13 6 11,50 46 14,42 14,27 12,74

Matematik a ccBBECE  dAC ACB a EEcD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 13 6 52



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 50,950 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 24 1 23,75 95 14,42 14,27 12,74

Matematik BCDBBBECECDEACDACBADcEEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 24 1 96



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
59,000 50,950 22 34 34 34 35

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 5 14,75 59 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 16 5 14,75 59 14,42 14,27 12,74

Matematik BCDBeBECdCDEAeDA  ADc  Db

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 16 5 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
78,000 50,950 11 17 17 17 17

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 2 19,50 78 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 20 2 19,50 78 14,42 14,27 12,74

Matematik B Dc BECECDEA DACBADcEEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 20 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
65,000 50,950 19 29 29 29 29

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 3 16,25 65 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 17 3 16,25 65 14,42 14,27 12,74

Matematik BCDBBBECdC de D CBAD EE D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 17 3 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEVABOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
53,000 50,950 31 47 47 47 48

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 7 13,25 53 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 15 7 13,25 53 14,42 14,27 12,74

Matematik a bBBBECdCDEAe ACaADc EaD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 15 7 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
47,000 50,950 37 55 55 55 57

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 5 11,75 47 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 13 5 11,75 47 14,42 14,27 12,74

Matematik BaDaBBECE  EAe  CBADc   b

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 13 5 52



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
36,000 50,950 45 65 65 65 69

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 8 9,00 36 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 11 8 9,00 36 14,42 14,27 12,74

Matematik B aBBdECE cdACae aA c E D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 11 8 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE ÇAVDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
42,000 50,950 41 60 60 60 63

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 6 10,50 42 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 12 6 10,50 42 14,42 14,27 12,74

Matematik a   Ba CdCDEd bACBADAb  D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 12 6 48



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 50,950 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 24 1 23,75 95 14,42 14,27 12,74

Matematik BCDBBBECECDEACDACBADcEEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 24 1 96



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ŞENTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
58,000 50,950 27 39 39 39 40

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 2 14,50 58 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 15 2 14,50 58 14,42 14,27 12,74

Matematik B  BB EC CDEA DA BADc a D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 15 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
59,000 50,950 22 34 34 34 35

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 5 14,75 59 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 16 5 14,75 59 14,42 14,27 12,74

Matematik B DBBBECEa dACDdCaADc E D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 16 5 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
59,000 50,950 22 34 34 34 35

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 5 14,75 59 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 16 5 14,75 59 14,42 14,27 12,74

Matematik B aBBBEbdCDEAe A BAD bEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 16 5 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
52,000 50,950 33 49 49 49 51

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 8 13,00 52 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 15 8 13,00 52 14,42 14,27 12,74

Matematik a bBBBECEdDEAe ACeADcdEaD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 15 8 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
52,000 50,950 33 49 49 49 51

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 4 13,00 52 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 14 4 13,00 52 14,42 14,27 12,74

Matematik B DBBBECbC EA Dc  ADcd  D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 14 4 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUŞA BİLAL PİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
74,000 50,950 13 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 2 18,50 74 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 19 2 18,50 74 14,42 14,27 12,74

Matematik B DBBBcC CDEACDACBAD bE D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 19 2 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
53,000 50,950 31 47 47 47 48

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 7 13,25 53 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 15 7 13,25 53 14,42 14,27 12,74

Matematik a bBBBECE DEAe ACBADcdEae

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 15 7 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
91,000 50,950 4 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 1 22,75 91 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 23 1 22,75 91 14,42 14,27 12,74

Matematik a DBBBECECDEACDACBADAEEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 23 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ TÜRE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
47,000 50,950 37 55 55 55 57

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 5 11,75 47 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 13 5 11,75 47 14,42 14,27 12,74

Matematik a bBBBECd  EAe A aAD EE D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 13 5 52



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
73,000 50,950 15 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 3 18,25 73 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 19 3 18,25 73 14,42 14,27 12,74

Matematik B DacBECECDEAC ACBADc EDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 19 3 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
33,000 50,950 46 66 66 66 70

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 53 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 7 8,25 33 14,42 14,27 12,74

Toplam: 25 10 7 8,25 33 14,42 14,27 12,74

Matematik Bb a  ECdC dde ACBADd   D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 10 7 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
58,000 50,950 12 39 39 39 40

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 6 14,50 58 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 16 6 14,50 58 13,71 14,27 12,74

Matematik a bBBBECdCDEAC ACaADc EaD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 16 6 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CANPOLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 50,950 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 24 1 23,75 95 13,71 14,27 12,74

Matematik BCDBBBECECDEACDACBADcEEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 24 1 96



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
82,000 50,950 4 13 13 13 13

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 2 20,50 82 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 21 2 20,50 82 13,71 14,27 12,74

Matematik BCDBBBECECDEACD CaADeEE D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 21 2 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
64,000 50,950 10 30 30 30 30

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 4 16,00 64 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 17 4 16,00 64 13,71 14,27 12,74

Matematik B   BBECEaDdACDACB DcEbDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 17 4 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU ERSO Y 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
33,000 50,950 18 66 66 66 70

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 7 8,25 33 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 10 7 8,25 33 13,71 14,27 12,74

Matematik B aBBBEed  dAC A eADc   e

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 10 7 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
26,000 50,950 19 70 70 70 74

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 6 6,50 26 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 8 6 6,50 26 13,71 14,27 12,74

Matematik B b BBcC C dAd   e D E  e

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 8 6 32



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ UĞURLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
55,000 50,950 14 45 45 45 46

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 9 13,75 55 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 16 9 13,75 55 13,71 14,27 12,74

Matematik adbBBBECECDEAeaAeBADcdEaD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 16 9 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 50,950 5 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 4 20,00 80 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 21 4 20,00 80 13,71 14,27 12,74

Matematik BCDaBBcCECDEACDACaADcEEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD
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100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 21 4 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERSOY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
57,000 50,950 13 41 41 41 42

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 3 14,25 57 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 15 3 14,25 57 13,71 14,27 12,74

Matematik B DBBBEC C dACDAeBAa    D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 15 3 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
63,000 50,950 11 31 31 31 31

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 5 15,75 63 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 17 5 15,75 63 13,71 14,27 12,74

Matematik a aBBBECbCDEAe eCBAD EEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 17 5 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 50,950 2 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 23 2 22,50 90 13,71 14,27 12,74

Matematik BCDBBBECECDEACDAeBADcEEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 23 2 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALIŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
5,000 50,950 22 77 77 77 90

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 3 7 1,25 5 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 3 7 1,25 5 13,71 14,27 12,74

Matematik aeaaBa      d    c D    D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 3 7 12



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CÖMERT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
51,000 50,950 15 51 51 51 53

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 5 12,75 51 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 14 5 12,75 51 13,71 14,27 12,74

Matematik BeaB  E ECDdAC  CaADeEE D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 14 5 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TUANA ÖLÇÜLER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
6,000 50,950 21 76 76 76 87

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 4 10 1,50 6 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 4 10 1,50 6 13,71 14,27 12,74

Matematik a a BBdC C bce  a  ac   c

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 4 10 16



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN UÇAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
74,000 50,950 8 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 2 18,50 74 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 19 2 18,50 74 13,71 14,27 12,74

Matematik B aBBBECECDEACDAC ADc ED 

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 19 2 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TAŞKIN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 50,950 7 20 20 20 20

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 1 18,75 75 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 19 1 18,75 75 13,71 14,27 12,74

Matematik B bBBBEC CDEACDACBAD   DD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 19 1 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERTALİ EVGİN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
5,000 50,950 22 77 77 77 90

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 3 7 1,25 5 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 3 7 1,25 5 13,71 14,27 12,74

Matematik Ba    c    E   eee D   cb

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 3 7 12



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SAB 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
76,000 50,950 6 18 18 18 18

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 4 19,00 76 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 20 4 19,00 76 13,71 14,27 12,74

Matematik a DBBBECdCDEACDAeBADAEEDb

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 20 4 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NISANUR YILDIRIM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
51,000 50,950 15 51 51 51 53

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 5 12,75 51 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 14 5 12,75 51 13,71 14,27 12,74

Matematik B   eBECE DEA DAdacD EbDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 14 5 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 50,950 3 10 10 10 10

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 3 21,25 85 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 22 3 21,25 85 13,71 14,27 12,74

Matematik BbaBBBECECDEACDACBADcEEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 22 3 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SU ALKAÇ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
68,000 50,950 9 28 28 28 28

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 4 17,00 68 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 18 4 17,00 68 13,71 14,27 12,74

Matematik B DBBBaa CDdACDACBADe EDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 18 4 72



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ATA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
24,000 50,950 20 73 73 73 79

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 6 0 6,00 24 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 6 0 6,00 24 13,71 14,27 12,74

Matematik B   B      EA      D    D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 6 0 24



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
38,000 50,950 17 63 63 63 66

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 23 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 6 9,50 38 13,71 14,27 12,74

Toplam: 25 11 6 9,50 38 13,71 14,27 12,74

Matematik B b BBECdC EAC  CeAac   e

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 11 6 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0 11Ğ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
45,000 50,950 1 58 58 58 60

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 1 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 3 11,25 45 11,25 14,27 12,74

Toplam: 25 12 3 11,25 45 11,25 14,27 12,74

Matematik B D BBE  C dAC ACeA cE   

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 12 3 48



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYORAL 0 11L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
57,000 50,950 1 41 41 41 42

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 1 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 3 14,25 57 14,25 14,27 12,74

Toplam: 25 15 3 14,25 57 14,25 14,27 12,74

Matematik B  BBBaCdCDdA DAC  D EE D

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 15 3 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 09 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0 11M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 50,950 1 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 93

Katılımlar: 1 79 79 79 95

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 22,50 14,27 12,74

Toplam: 25 23 2 22,50 90 22,50 14,27 12,74

Matematik BCDBBBECECDEACDACaADcEEDD

Cevap Anahtarı A BCDBBBECECDEACDACBADAEEDD

Soru No 1234567890123456789012345
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 25 23 2 92
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