
SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
46,000 48,160 19 35 35 35 35

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 1 5,75 64 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 4 1 3,75 47 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 2 0 2,00 25 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 12 2 11,50 46 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 12 2 11,50 46 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCEAcC  B b  EEDE   A B  

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 1 67

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 1 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 2 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
58,000 48,160 13 22 22 22 22

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 3 3 2,25 25 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 5 3 4,25 53 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 16 6 14,50 58 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 16 6 14,50 58 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri bCd  CaD ebeDEEDEDADADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
70,000 48,160 6 12 12 12 12

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 7 2 6,50 72 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 5 3 4,25 53 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 19 6 17,50 70 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 19 6 17,50 70 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCEAEeaDBeCbDEcDEeADADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
24,000 48,160 31 59 59 59 59

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 0 5 -1,25 -14 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 3 5 1,75 22 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 9 12 6,00 24 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 9 12 6,00 24 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri eea a  c bbdDEEbdDADAaBbE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 0 5 0

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 3 5 38

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
65,000 48,160 8 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 5 4 4,00 44 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 6 2 5,50 69 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 18 7 16,25 65 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 18 7 16,25 65 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri CdEAcCdeBDCdDbEDEDADADBCb

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
18,000 48,160 32 62 62 62 62

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 2 5 0,75 8 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 4 0 4,00 50 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 1 5 -0,25 -3 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 7 10 4,50 18 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 7 10 4,50 18 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri  eEeaCae D   E DE bcde Cc

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 5 22

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 0 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 1 5 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
43,000 48,160 20 37 37 37 37

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 7 1 6,75 75 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 4 3 3,25 41 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 1 1 0,75 9 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 12 5 10,75 43 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 12 5 10,75 43 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri CeE ECCDBeb DbEDE   e   E

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 1 78

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 3 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 1 1 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
47,000 48,160 17 33 33 33 33

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 4 3 3,25 36 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 4 2 3,50 44 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 5 0 5,00 63 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 13 5 11,75 47 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 13 5 11,75 47 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCEd  dDd Ce EEDd  DAD CE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 3 44

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 0 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
70,000 48,160 6 12 12 12 12

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 3 5,25 58 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 5 3 4,25 53 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 19 6 17,50 70 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 19 6 17,50 70 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCcbEdCDBeCaaEEDEDADADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
31,000 48,160 27 49 49 49 49

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 2 4 1,00 11 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 4 1 3,75 47 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 3 0 3,00 38 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 9 5 7,75 31 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 9 5 7,75 31 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri  ec cC Dd  aD EDE   A B E

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 1 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 3 0 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
35,000 48,160 23 44 44 44 44

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 2 2 1,50 17 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 2 6 0,50 6 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 11 9 8,75 35 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 11 9 8,75 35 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri  e  d  DBeddbEbDdDADADcCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 2 22

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 2 6 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
15,000 48,160 33 65 65 65 65

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 2 5 0,75 8 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 4 2 3,50 44 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 1 6 -0,50 -6 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 7 13 3,75 15 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 7 13 3,75 15 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri  Ca cedbB  dDEEDdebcdD ea

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 5 22

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 1 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
63,000 48,160 10 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 7 2 6,50 72 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 5 2 4,50 56 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 5 1 4,75 59 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 17 5 15,75 63 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 17 5 15,75 63 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri CeEdECCDBeCe EEDEDA dDB E

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 5 2 63

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 1 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
29,000 48,160 28 53 53 53 53

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 4 1 3,75 42 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 1 3 0,25 3 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 4 3 3,25 41 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 9 7 7,25 29 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 9 7 7,25 29 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri  Cb ECC  D d  c ccA AeBCa

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 1 44

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 1 3 13

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
61,000 48,160 11 20 20 20 20

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 5 3 4,25 47 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 4 4 3,00 38 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 17 7 15,25 61 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 17 7 15,25 61 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri Cdb cCCDBDbeaEcDEDADADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 3 56

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 48,160 2 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 7 2 6,50 72 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 6 2 5,50 69 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 21 4 20,00 80 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 21 4 20,00 80 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri CeEdECCDBDbeDEEDEDADADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM ŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
33,000 48,160 25 46 46 46 46

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 5 3 4,25 47 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 2 4 1,00 13 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 3 0 3,00 38 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 10 7 8,25 33 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 10 7 8,25 33 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCE cCabB eea aDE   A B E

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 3 56

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 2 4 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 3 0 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
77,000 48,160 3 8 8 8 8

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 5 2 4,50 50 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 7 1 6,75 84 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 20 3 19,25 77 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 20 3 19,25 77 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCE cCdD DCbDEEDEDADADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 2 56

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE DÜLGEROĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
76,000 48,160 4 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 6 2 5,50 69 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 5 2 4,50 56 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 20 4 19,00 76 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 20 4 19,00 76 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCEAECCDBeCdDEEDED cAbBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 2 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAFİ*  DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
34,000 48,160 24 45 45 45 45

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 2 3 1,25 14 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 4 4 3,00 38 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 11 10 8,50 34 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 11 10 8,50 34 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri  e  ECae edeDEcDEecDdDBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ARDA ÜRETÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
56,000 48,160 14 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 4 4 3,00 33 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 5 3 4,25 53 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 16 8 14,00 56 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 16 8 14,00 56 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri CeE caaDBDeebEEDEDAcADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 4 44

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KUKUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
29,000 48,160 28 53 53 53 53

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 3 4 2,00 22 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 3 4 2,00 25 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 4 3 3,25 41 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 10 11 7,25 29 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 10 11 7,25 29 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri  Ca cCdeBe dbEEDde cdDBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
71,000 48,160 5 11 11 11 11

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 7 2 6,50 72 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 4 3 3,25 41 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 19 5 17,75 71 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 19 5 17,75 71 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCEecCCDB bebEEDEDADADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 3 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
27,000 48,160 30 57 57 57 57

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 2 5 0,75 8 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 4 4 3,00 38 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 10 13 6,75 27 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 10 13 6,75 27 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri  ed ECaeaebbbEEDEecDeDBeE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 5 22

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
65,000 48,160 8 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 3 5,25 58 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 5 3 4,25 53 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 18 7 16,25 65 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 18 7 16,25 65 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCEAcCacBDbdaEEDEDADAeBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
10,000 48,160 34 67 67 67 67

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 3 5 1,75 22 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 1 0 1,00 13 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 5 10 2,50 10 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 5 10 2,50 10 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri  ec cCdb edabEcDE       E

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 3 5 38

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 1 0 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞU *AN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
52,000 48,160 16 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 2 7 0,25 3 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 6 1 5,75 72 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 7 0 7,00 88 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 15 8 13,00 52 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 15 8 13,00 52 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri beEdceabBDCe EEDED DADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 7 22

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 6 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 0 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELIN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
33,000 48,160 25 46 46 46 46

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 3 4 2,00 22 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 4 4 3,00 38 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 4 3 3,25 41 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 11 11 8,25 33 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 11 11 8,25 33 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCb dd eBebeDbEDEb cdDBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 48,160 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 7 1 6,75 84 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 24 1 23,75 95 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 24 1 23,75 95 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCEAECCDBeCCDEEDEDADADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
47,000 48,160 17 33 33 33 33

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 4 4 3,00 33 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 3 5 1,75 22 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 7 0 7,00 88 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 14 9 11,75 47 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 14 9 11,75 47 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri Cea cCdDBedabEcDEDA ADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 4 44

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 3 5 38

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 0 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
42,000 48,160 21 38 38 38 38

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 5 2 4,50 50 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 4 3 3,25 41 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 3 1 2,75 34 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 12 6 10,50 42 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 12 6 10,50 42 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri Ce dEC DBe abEEDE   dD CE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 2 56

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 3 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 3 1 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
42,000 48,160 21 38 38 38 38

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 3 4 2,00 22 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 5 3 4,25 53 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 13 10 10,50 42 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 13 10 10,50 42 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri  eEeECab eCeDEcDEcADdDBaE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
56,000 48,160 14 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 3 5 1,75 19 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 5 3 4,25 53 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 16 8 14,00 56 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 16 8 14,00 56 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri CeE caaeBDeeaEEDEDADADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 5 33

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
60,000 48,160 12 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 34 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 5 4 4,00 44 3,54 3,38 3,38

Kimya 8 5 3 4,25 53 3,63 3,60 3,60

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,04 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 17 8 15,00 60 12,21 12,04 12,04

Toplam: 25 17 8 15,00 60 12,21 12,04 12,04

Fen Bilimleri CeaAcCCeBDeebEEDEaADADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
57,000 48,160 8 23 23 23 23

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 3 4 2,00 22 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 5 3 4,25 53 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 16 7 14,25 57 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 16 7 14,25 57 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri  eb cCaDBbCeDbEDEDADADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
38,000 48,160 17 41 41 41 41

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 0 1 -0,25 -3 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 4 4 3,00 38 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 11 6 9,50 38 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 11 6 9,50 38 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri         aebaDEEDdDADdDBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN SOFU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
37,000 48,160 18 42 42 42 42

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 4 5 2,75 31 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 6 2 5,50 69 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 1 0 1,00 13 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 11 7 9,25 37 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 11 7 9,25 37 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri aCEdcCCedeCdDEEDE       E

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 5 44

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 1 0 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BADELAL KOYUNCU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
81,000 48,160 3 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 7 1 6,75 75 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 6 2 5,50 69 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 21 3 20,25 81 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 21 3 20,25 81 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCE EeCDBDCeDEaDEDADADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 1 78

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYORAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
66,000 48,160 6 14 14 14 14

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 3 5 1,75 19 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 7 1 6,75 84 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 18 6 16,50 66 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 18 6 16,50 66 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri beEdce DBDCeDEEDEDADADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 5 33

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CANPOLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 48,160 5 10 10 10 10

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 7 1 6,75 84 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 20 5 18,75 75 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 20 5 18,75 75 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCEAEdCDBbCCDEEDEedDAeBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
51,000 48,160 11 29 29 29 29

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 3 3 2,25 25 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 5 2 4,50 56 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 6 0 6,00 75 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 14 5 12,75 51 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 14 5 12,75 51 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri  ec ECdD eCaDEED D DA BCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 5 2 63

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 0 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA YAVUZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
15,000 48,160 30 65 65 65 65

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 0 5 -1,25 -14 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 2 2 1,50 19 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 4 2 3,50 44 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 6 9 3,75 15 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 6 9 3,75 15 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri  b ed aa  C b aD aADAD  b

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 0 5 0

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 2 2 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
29,000 48,160 23 53 53 53 53

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 3 4 2,00 22 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 3 4 2,00 25 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 4 3 3,25 41 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 10 11 7,25 29 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 10 11 7,25 29 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri  Ca cCdeBe dbEEDde cdDBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAKCAN TURAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
23,000 48,160 26 60 60 60 60

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 1 7 -0,75 -8 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 2 4 1,00 13 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 9 13 5,75 23 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 9 13 5,75 23 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri dbc cCeedeCd Edc cADADaCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 1 7 11

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 2 4 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÖZBEK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
29,000 48,160 23 53 53 53 53

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 0 3 -0,75 -8 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 4 4 3,00 38 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 5 0 5,00 63 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 9 7 7,25 29 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 9 7 7,25 29 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri     c ae ebaDEEDdD DAD  E

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 0 3 0

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 0 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
30,000 48,160 20 50 50 50 50

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 2 3 1,25 14 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 3 3 2,25 28 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 4 0 4,00 50 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 9 6 7,50 30 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 9 6 7,50 30 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri  C Acd c eCbDEd   A A  CE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 3 3 38

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ UĞURLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
30,000 48,160 20 50 50 50 50

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 2 5 0,75 8 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 3 3 2,25 28 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 5 2 4,50 56 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 10 10 7,50 30 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 10 10 7,50 30 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCb cbae  eaDEa Ee cADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 5 22

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 3 3 38

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 2 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 48,160 2 4 4 4 4

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 8 1 7,75 86 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 6 2 5,50 69 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 22 3 21,25 85 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 22 3 21,25 85 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri CeEAECCDBDbaDEEDEDADADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKRÜZOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 48,160 1 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 6 2 5,50 69 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 23 2 22,50 90 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 23 2 22,50 90 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCEAECCDBedCDEEDEDADADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CÖMERT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
65,000 48,160 7 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 5 4 4,00 44 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 5 3 4,25 53 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 18 7 16,25 65 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 18 7 16,25 65 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCbAdCbDeDbeDEdDEDADADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
42,000 48,160 16 38 38 38 38

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 3 5,25 58 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 5 3 4,25 53 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 1 0 1,00 13 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 12 6 10,50 42 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 12 6 10,50 42 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCEccCeDBebCbEEDE       E

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 1 0 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİNAZ FIŞKIN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
30,000 48,160 20 50 50 50 50

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 2 7 0,25 3 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 4 4 3,00 38 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 11 14 7,50 30 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 11 14 7,50 30 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri aCddcdaDaebeDbEDEDbDdeBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 7 22

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FRTUĞRUL ÇAKIR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
45,000 48,160 15 36 36 36 36

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 5 4 4,00 44 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 4 4 3,00 38 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 14 11 11,25 45 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 14 11 11,25 45 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCEccCCcaedeDEcDEebDAcBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN UÇAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
54,000 48,160 9 26 26 26 26

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 7 2 6,50 72 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 5 3 4,25 53 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 3 1 2,75 34 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 15 6 13,50 54 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 15 6 13,50 54 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCEAddCDBbCeDEEcEe  A B E

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 3 1 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA BAYCAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
17,000 48,160 29 64 64 64 64

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 2 3 1,25 14 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 1 7 -0,75 -9 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 4 1 3,75 47 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 7 11 4,25 17 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 7 11 4,25 17 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri     cCaeBDdebbdebe DA B E

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 1 7 13

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÖRKLÜ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
18,000 48,160 28 62 62 62 62

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 1 6 -0,50 -6 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 3 4 2,00 25 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 8 14 4,50 18 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 8 14 4,50 18 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri  ed cedbB eeDEEedebcdDBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 1 6 11

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEVABOLACA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
52,000 48,160 10 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 5 3 4,25 47 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 4 3 3,25 41 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 15 8 13,00 52 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 15 8 13,00 52 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri CeEbECaD e aaEEDEaADADBCc

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 3 56

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 3 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
50,000 48,160 13 31 31 31 31

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 3 5,25 58 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 5 3 4,25 53 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 15 10 12,50 50 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 15 10 12,50 50 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCEAcbCDdebeDEEDEcbcAeBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SU ALKAÇ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
51,000 48,160 11 29 29 29 29

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 6 3 5,25 58 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 4 2 3,50 44 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 4 0 4,00 50 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 14 5 12,75 51 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 14 5 12,75 51 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCEAcddDB ba EEDE   A BCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ATA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
27,000 48,160 25 57 57 57 57

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 1 3 0,25 3 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 2 1 1,75 22 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 5 1 4,75 59 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 8 5 6,75 27 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 8 5 6,75 27 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri  Ca ca    a    DE bDADB E

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 1 3 11

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 2 1 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 1 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
37,000 48,160 18 42 42 42 42

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 1 6 -0,50 -6 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 4 4 3,00 38 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 12 11 9,25 37 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 12 11 9,25 37 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri  aaecddD ebbDEcDEDADADBaE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 1 6 11

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAKİ POLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
20,000 48,160 27 61 61 61 61

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 1 4 0,00 0 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 1 1 0,75 9 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 7 8 5,00 20 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 7 8 5,00 20 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri  a  cCae       bEebDAeBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 1 1 13

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 48,160 4 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 7 2 6,50 72 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 6 2 5,50 69 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 21 4 20,00 80 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 21 4 20,00 80 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCEdECdDBeCeDEEDEDADADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ TÜRE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
49,000 48,160 14 32 32 32 32

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 30 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 5 4 4,00 44 2,89 3,38 3,38

Kimya 8 3 3 2,25 28 3,45 3,60 3,60

Biyoloji 8 6 0 6,00 75 5,10 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 14 7 12,25 49 11,44 12,04 12,04

Toplam: 25 14 7 12,25 49 11,44 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCEeECabde a EaDE A ADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 3 3 38

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 0 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 48,160 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 1 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 9 0 9,00 100 9,00 3,38 3,38

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,75 3,60 3,60

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 8,00 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 24 1 23,75 95 23,75 12,04 12,04

Toplam: 25 24 1 23,75 95 23,75 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCEAECCDBDCeDEEDEDADADBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 9 0 100

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0 11Ç

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
66,000 48,160 1 14 14 14 14

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 1 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 7 1 6,75 75 6,75 3,38 3,38

Kimya 8 4 4 3,00 38 3,00 3,60 3,60

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 6,75 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 18 6 16,50 66 16,50 12,04 12,04

Toplam: 25 18 6 16,50 66 16,50 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCE EeCDBDCaDbcbEDADAcBCE

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 1 78

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Fen Bilimleri 07 (PC02-11.01KSN04)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER GÜRSOY 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
33,000 48,160 1 46 46 46 46

Puanı Hesaplanan: 67 67 67 67

Katılımlar: 1 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 9 5 4 4,00 44 4,00 3,38 3,38

Kimya 8 5 3 4,25 53 4,25 3,60 3,60

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,00 5,06 5,06

Fen Bilimleri 25 10 7 8,25 33 8,25 12,04 12,04

Toplam: 25 10 7 8,25 33 8,25 12,04 12,04

Fen Bilimleri CCEecdaDBeCaDEcDE        

Cevap Anahtarı A CCEAECCDBDCCDEEDEDADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

GAZLAR 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 0 0 0
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