
SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
51,000 49,630 29 44 44 44 45

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 5 12,75 51 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 14 5 12,75 51 13,91 13,87 12,41

Matematik Aca CCEDACBCDeA eE  D  Dc

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 14 5 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
47,000 49,630 32 48 48 48 49

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 1 11,75 47 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 12 1 11,75 47 13,91 13,87 12,41

Matematik A B C E ACB  bACBE     D 

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 12 1 48



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SAFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 49,630 4 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 3 21,25 85 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 22 3 21,25 85 13,91 13,87 12,41

Matematik ABBcCCEDACBCDDAdBEBEDEADc

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 22 3 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUMBAĞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 49,630 11 18 18 18 18

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 1 18,75 75 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 19 1 18,75 75 13,91 13,87 12,41

Matematik A B CCcDACBCDD CBEB  EADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 19 1 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
11,000 49,630 47 70 70 70 88

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 5 9 2,75 11 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 5 9 2,75 11 13,91 13,87 12,41

Matematik   BbC  Ddde    CeEcbbb   

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 5 9 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 49,630 20 30 30 30 30

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 2 15,50 62 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 16 2 15,50 62 13,91 13,87 12,41

Matematik A B C EDACBCDD  BEBa  ADb

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 16 2 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
66,000 49,630 17 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 2 16,50 66 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 17 2 16,50 66 13,91 13,87 12,41

Matematik A BbCCEDACBC D CBEB D  Dd

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 17 2 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
46,000 49,630 33 50 50 50 51

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 2 11,50 46 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 12 2 11,50 46 13,91 13,87 12,41

Matematik cBB CCEDAbBCDD C         

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 12 2 48



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BADELAL KOYUNCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
72,000 49,630 12 22 22 22 22

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 0 18,00 72 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 18 0 18,00 72 13,91 13,87 12,41

Matematik A B CCEDACBCDD CBEB DE   

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 18 0 72



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
71,000 49,630 14 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 1 17,75 71 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 18 1 17,75 71 13,91 13,87 12,41

Matematik ABB CCEDACBCeD CBE  D AD 

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 18 1 72



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 49,630 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 25 0 25,00 100 13,91 13,87 12,41

Matematik ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 25 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
28,000 49,630 45 68 68 68 76

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 4 7,00 28 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 8 4 7,00 28 13,91 13,87 12,41

Matematik  cB d E ACeC   C E  D  b 

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 8 4 32



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 49,630 6 11 11 11 11

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 4 20,00 80 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 21 4 20,00 80 13,91 13,87 12,41

Matematik AeBdCCEDACBCDDeCBEBbDEADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 21 4 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
46,000 49,630 33 50 50 50 51

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 2 11,50 46 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 12 2 11,50 46 13,91 13,87 12,41

Matematik A B CCdDb  CDD CBE     D 

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 12 2 48



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
69,000 49,630 16 26 26 26 26

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 3 17,25 69 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 18 3 17,25 69 13,91 13,87 12,41

Matematik ABB C dDACBCaDACBEBb  ADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 18 3 72



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
5,000 49,630 49 73 73 73 92

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 3 7 1,25 5 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 3 7 1,25 5 13,91 13,87 12,41

Matematik dca C c  C  bDde         

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 3 7 12



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
57,000 49,630 23 37 37 37 38

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 3 14,25 57 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 15 3 14,25 57 13,91 13,87 12,41

Matematik A B CCEDdCB D AC E cD ADc

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 15 3 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
59,000 49,630 22 34 34 34 34

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 1 14,75 59 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 15 1 14,75 59 13,91 13,87 12,41

Matematik A BcCC DACBCD    E  DE DA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 15 1 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
36,000 49,630 40 60 60 60 63

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 4 9,00 36 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 10 4 9,00 36 13,91 13,87 12,41

Matematik c B CbEDACaC     E  D A b

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 10 4 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
79,000 49,630 8 13 13 13 13

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 1 19,75 79 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 20 1 19,75 79 13,91 13,87 12,41

Matematik A B CCEDACBCDDACBEB DE Dc

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 20 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
79,000 49,630 8 13 13 13 13

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 1 19,75 79 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 20 1 19,75 79 13,91 13,87 12,41

Matematik AaB CCEDACBCDDACBE  DE DA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 20 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
39,000 49,630 38 57 57 57 59

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 5 9,75 39 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 11 5 9,75 39 13,91 13,87 12,41

Matematik   B CbdDACBa   CBE   EdDe

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 11 5 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
44,000 49,630 35 53 53 53 55

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 0 11,00 44 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 11 0 11,00 44 13,91 13,87 12,41

Matematik A B C EDACBCDD           

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 11 0 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 49,630 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 25 0 25,00 100 13,91 13,87 12,41

Matematik ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 25 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
54,000 49,630 27 41 41 41 42

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 6 13,50 54 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 15 6 13,50 54 13,91 13,87 12,41

Matematik A e CCEDAeBC aACBEaac ADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 15 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
32,000 49,630 41 62 62 62 65

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 4 8,00 32 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 9 4 8,00 32 13,91 13,87 12,41

Matematik   e CC DAeB   AC Ea c   A

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 9 4 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE * LGEROĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
76,000 49,630 10 17 17 17 17

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 4 19,00 76 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 20 4 19,00 76 13,91 13,87 12,41

Matematik ABcECCdDACBCDDbCBEBEc ADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 20 4 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ARDA ÜRETÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
38,000 49,630 39 59 59 59 61

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 6 9,50 38 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 11 6 9,50 38 13,91 13,87 12,41

Matematik A B aCdcACe c  C EBb  ADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 11 6 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA BAYCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
26,000 49,630 46 69 69 69 78

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 6 6,50 26 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 8 6 6,50 26 13,91 13,87 12,41

Matematik   B CbED CeC  b B  bDbc  

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 8 6 32



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KUKUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
55,000 49,630 25 39 39 39 40

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 1 13,75 55 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 14 1 13,75 55 13,91 13,87 12,41

Matematik A BcCC DACBCDD   E     DA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 14 1 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
71,000 49,630 14 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 5 17,75 71 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 19 5 17,75 71 13,91 13,87 12,41

Matematik ABBdCCEDACBCaDbC EdcDEADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 19 5 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 49,630 6 11 11 11 11

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 4 20,00 80 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 21 4 20,00 80 13,91 13,87 12,41

Matematik AcBdCCEDbCBCDDdCBEBEDEADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 21 4 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
40,000 49,630 36 54 54 54 56

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 4 10,00 40 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 11 4 10,00 40 13,91 13,87 12,41

Matematik A B C EDACBCcD   E    cbb

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 11 4 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
53,000 49,630 28 42 42 42 43

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 3 13,25 53 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 14 3 13,25 53 13,91 13,87 12,41

Matematik   B CCEDcC aDDACBE    ADb

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 14 3 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEVABOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 49,630 20 30 30 30 30

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 2 15,50 62 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 16 2 15,50 62 13,91 13,87 12,41

Matematik A B CCEcACB cD CBEB DE D 

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 16 2 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
30,000 49,630 43 64 64 64 70

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 6 7,50 30 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 9 6 7,50 30 13,91 13,87 12,41

Matematik ABabaa   C C   C EabD AD 

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 9 6 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELDA ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
7,000 49,630 48 71 71 71 90

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 4 9 1,75 7 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 4 9 1,75 7 13,91 13,87 12,41

Matematik cBdae   de C  bC baE     

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 4 9 16



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
40,000 49,630 36 54 54 54 56

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 4 10,00 40 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 11 4 10,00 40 13,91 13,87 12,41

Matematik A B C EDAC  Db d dBd   DA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 11 4 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDEÇAVDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
50,000 49,630 30 46 46 46 47

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 2 12,50 50 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 13 2 12,50 50 13,91 13,87 12,41

Matematik A B C E ACBCD  CdE  D  Dc

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 13 2 52



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 49,630 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 25 0 25,00 100 13,91 13,87 12,41

Matematik ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 25 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ŞENTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
55,000 49,630 25 39 39 39 40

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 1 13,75 55 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 14 1 13,75 55 13,91 13,87 12,41

Matematik A B CCEDACBC    dEB D  D 

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 14 1 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
56,000 49,630 24 38 38 38 39

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 4 14,00 56 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 15 4 14,00 56 13,91 13,87 12,41

Matematik ABB CCcDdCBeDD C EB D  Dc

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 15 4 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
64,000 49,630 19 29 29 29 29

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 4 16,00 64 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 17 4 16,00 64 13,91 13,87 12,41

Matematik ABB CCEDACBCD e eEcdDE DA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 17 4 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
48,000 49,630 31 47 47 47 48

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 4 12,00 48 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 13 4 12,00 48 13,91 13,87 12,41

Matematik A B CCcDACB aD  BE   EAeb

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 13 4 52



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
30,000 49,630 43 64 64 64 70

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 2 7,50 30 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 8 2 7,50 30 13,91 13,87 12,41

Matematik A B   bDAC   Dc  E  D    

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 8 2 32



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
66,000 49,630 17 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 2 16,50 66 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 17 2 16,50 66 13,91 13,87 12,41

Matematik A B CCEcACB c AC EB DEADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 17 2 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
72,000 49,630 12 22 22 22 22

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 4 18,00 72 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 19 4 18,00 72 13,91 13,87 12,41

Matematik ABB CedDACB DDACeEBEDaADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 19 4 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHLVN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
82,000 49,630 5 8 8 8 8

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 2 20,50 82 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 21 2 20,50 82 13,91 13,87 12,41

Matematik A BECCcDACBCDDACBEBa EADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 21 2 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
32,000 49,630 41 62 62 62 65

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 49 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 4 8,00 32 13,91 13,87 12,41

Toplam: 25 9 4 8,00 32 13,91 13,87 12,41

Matematik A B CCd  Ca D A  E  D  ec

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 9 4 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
29,000 49,630 21 67 67 67 74

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 3 7,25 29 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 8 3 7,25 29 13,57 13,87 12,41

Matematik   BcC cb C   D CBE  D    

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 8 3 32



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
58,000 49,630 13 36 36 36 36

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 2 14,50 58 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 15 2 14,50 58 13,57 13,87 12,41

Matematik A B CCEcACB c  CBE  DEA A

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 15 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
34,000 49,630 19 61 61 61 64

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 2 8,50 34 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 9 2 8,50 34 13,57 13,87 12,41

Matematik A B C ccAC   D C E  D    

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 9 2 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CANPOLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 49,630 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 25 0 25,00 100 13,57 13,87 12,41

Matematik ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 25 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
39,000 49,630 18 57 57 57 59

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 1 9,75 39 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 10 1 9,75 39 13,57 13,87 12,41

Matematik A B CCcDA BCD   B        

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 10 1 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ * URLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
45,000 49,630 16 52 52 52 53

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 7 11,25 45 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 13 7 11,25 45 13,57 13,87 12,41

Matematik A B  CEcACebccA  EBbbEADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 13 7 52



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
83,000 49,630 3 7 7 7 7

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 1 20,75 83 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 21 1 20,75 83 13,57 13,87 12,41

Matematik A B CCEDAC CDDACeEBEDEADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 21 1 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 49,630 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 25 0 25,00 100 13,57 13,87 12,41

Matematik ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 25 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALIŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
1,000 49,630 23 74 74 74 93

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 2 7 0,25 1 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 2 7 0,25 1 13,57 13,87 12,41

Matematik     dbEc b d  b B   e    

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 2 7 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CÖMERT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 49,630 10 30 30 30 30

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 2 15,50 62 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 16 2 15,50 62 13,57 13,87 12,41

Matematik   B CCEDACBCDD CBEc  E De

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 16 2 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TUANA ÖLÇÜLER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
30,000 49,630 20 64 64 64 70

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 2 7,50 30 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 8 2 7,50 30 13,57 13,87 12,41

Matematik   B C cc C   D CBE  D    

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 8 2 32



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
40,000 49,630 17 54 54 54 56

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 0 10,00 40 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 10 0 10,00 40 13,57 13,87 12,41

Matematik A B CC     C D CB   DE   

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 10 0 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN UÇAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 49,630 7 18 18 18 18

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 1 18,75 75 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 19 1 18,75 75 13,57 13,87 12,41

Matematik A B CCEDACBCDDACBEa DE D 

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 19 1 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SAB 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
78,000 49,630 5 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 2 19,50 78 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 20 2 19,50 78 13,57 13,87 12,41

Matematik A BECCEDACBCaD CBE bDEADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 20 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÖRKLÜ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
47,000 49,630 15 48 48 48 49

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 5 11,75 47 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 13 5 11,75 47 13,57 13,87 12,41

Matematik A BcCCEDACBCDac  EBba    

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 13 5 52



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
59,000 49,630 12 34 34 34 34

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 1 14,75 59 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 15 1 14,75 59 13,57 13,87 12,41

Matematik   B CCEDACB DDeCBE     DA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 15 1 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
74,000 49,630 8 20 20 20 20

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 2 18,50 74 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 19 2 18,50 74 13,57 13,87 12,41

Matematik A B CeEDACBCDDACBEBED  Dd

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 19 2 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
78,000 49,630 5 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 2 19,50 78 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 20 2 19,50 78 13,57 13,87 12,41

Matematik A BECCdeACBCDD CBEBEDE DA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 20 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SU ALKAÇ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
73,000 49,630 9 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 3 18,25 73 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 19 3 18,25 73 13,57 13,87 12,41

Matematik A B CadDACBCDD CBEBEDEADc

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 19 3 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
82,000 49,630 4 8 8 8 8

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 2 20,50 82 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 21 2 20,50 82 13,57 13,87 12,41

Matematik ABe CCEDACBCDDACBE cDEADA

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 21 2 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ATA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 3 15 -0,75 -3 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 3 15 -0,75 -3 13,57 13,87 12,41

Matematik ccdbdaEcbdBb acCddc      

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 3 15 12



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
51,000 49,630 14 44 44 44 45

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 1 12,75 51 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 13 1 12,75 51 13,57 13,87 12,41

Matematik A B CCE ACB c  C EB D  D 

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 13 1 52



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAKİ POLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
6,000 49,630 22 72 72 72 91

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 2 2 1,50 6 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 2 2 1,50 6 13,57 13,87 12,41

Matematik   B C          ba        

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 2 2 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ TÜRE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 49,630 10 30 30 30 30

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 24 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 2 15,50 62 13,57 13,87 12,41

Toplam: 25 16 2 15,50 62 13,57 13,87 12,41

Matematik A B CCEcACB c  CBEB DEAD 

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 16 2 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
81,000 49,630 1 10 10 10 10

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 2 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 3 20,25 81 16,62 13,87 12,41

Toplam: 25 21 3 20,25 81 16,62 13,87 12,41

Matematik A BECCEDACBCDDACBEacDEADd

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 21 3 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 07 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
52,000 49,630 2 43 43 43 44

Puanı Hesaplanan: 74 74 74 93

Katılımlar: 2 75 75 75 94

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 4 13,00 52 16,62 13,87 12,41

Toplam: 25 14 4 13,00 52 16,62 13,87 12,41

Matematik Aca CCEDACBCDeAC E  D   c

Cevap Anahtarı A ABBECCEDACBCDDACBEBEDEADA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 25 14 4 56
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