
SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ABDÜLHAKİM SONGUR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
404,638 311,160 45 64 96 930 3759

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 15 5 13,33 67 8,58 8,87 5,13

Fen 20 15 4 13,67 68 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 69 20 62,33 69 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) bBCCDadABBaBBbDDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADAca

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBAcDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) daACDBaCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) aCADAaADaCCBCBDBbdCB

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCcBdDDBCAD dBa

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 15 5 75

Matematik 20 15 5 75

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 1 67
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 2 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ADASU ÖZTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
404,752 311,160 44 63 95 926 3750

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 12 3 11,00 55 8,58 8,87 5,13

Fen 20 16 2 15,33 77 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 71 12 67,00 74 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDbBcCBcABDcCdBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAbAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BCA B BCBCCaDA d  Ca

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBdBDACBD ABACB aCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 12 3 60

Matematik 20 12 3 60

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 2 80

Fen 20 16 2 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET İLHAN KUBAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
421,569 311,160 20 33 53 627 2487

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 13 2 12,33 62 8,58 8,87 5,13

Fen 20 16 3 15,00 75 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 71 11 67,33 75 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCdDDBABBCBBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) dDBAc ACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBaCd 

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CcDADbDBCCBCBDB    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCc AacB ADBCBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 0 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 13 2 65

Matematik 20 13 2 65

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 3 75

Fen 20 15 3 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 0 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 0 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÖZYİĞEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,624 311,160 73 98 167 1780 7609

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 7 1 6,67 33 8,58 8,87 5,13

Fen 20 15 4 13,67 68 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 61 16 55,67 62 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDbBcbBBABbDddBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAbCBaA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) bACBBDCADd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)     BDBCBCCa        

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bcbBDAC DDABACBdDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 1 35

Matematik 20 7 1 35

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SALİH MERT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
385,250 311,160 59 82 134 1331 5529

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 15 2 14,33 72 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 4 11,67 58 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 62 22 54,67 61 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCdbaBcBBCBBADDadAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AaBCAAcADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) aDdABaACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dDAaDBBbAb

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CADAbADBCCBCB BAbC 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBaABcDDBCAa d  

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 15 2 75

Matematik 20 15 2 75

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 2 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 4 65

Fen 20 13 4 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF EMRE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,588 311,160 129 168 340 4086 19928

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 10 2,67 13 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 6,62 6,62 5,61

Matematik 20 10 6 8,00 40 8,58 8,87 5,13

Fen 20 8 7 5,67 28 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 28 35 16,33 18 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACcDabcadBBcBac    

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dDdaAdbadc

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) cDbcDa    

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sayısal (MAT) BC  ccBCBCCcaAa DcC 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) dcaB ACBb dBAbBC   d

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 10 30

Türkçe 20 6 10 30

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 0 0 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 2 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 4 20

Din K.ve A.B. 10 2 4 20

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 0 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 10 6 50

Matematik 20 10 6 50

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 2 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 7 40

Fen 20 8 7 40

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 0 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 0 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ENES PARLAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
361,147 311,160 76 101 174 1886 8123

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 3 5 1,33 13 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 10 4 8,67 43 8,58 8,87 5,13

Fen 20 12 6 10,00 50 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 57 23 49,33 55 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBbdcbBABBCBBADDDCAa

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) aDBbcDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dab cB CAd

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  bADA bDBCCB BcdA   

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCcaBCdBA cBCdD CBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 1 0
Describing simple processes 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 10 4 50

Matematik 20 10 4 50

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 2 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 6 60

Fen 20 12 6 60

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BİLİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
416,316 311,160 29 45 68 703 2845

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 17 2 16,33 82 8,58 8,87 5,13

Fen 20 17 3 16,00 80 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 69 19 62,67 70 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDbBaCaBbBbDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CcAbAACBad

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AaaADcABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBbCA B

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BdAABDBCBCCBDAaADAC 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBdBDACBDDABbCBCDdDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 0 1 0
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 17 2 85

Matematik 20 17 2 85

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ALP EREN MALATYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
434,836 311,160 16 27 40 451 1729

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 15 1 14,67 73 8,58 8,87 5,13

Fen 20 17 2 16,33 82 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 76 9 73,00 81 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBdCDDBABaCcBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) aDBABDcCDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  bADA ADBCCBCB BAA B

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCABA DBCADBdBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 15 1 75

Matematik 20 15 1 75

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 17 2 85

Fen 20 17 2 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ALPE *N KARAER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
420,364 311,160 23 36 57 647 2578

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 7 2 6,33 63 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 16 0 16,00 80 8,58 8,87 5,13

Fen 20 16 2 15,33 77 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 69 13 64,67 72 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDbBBCaBABDcCbBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDA AACBab

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) A CADcAaDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCAad

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BC AB BCBCCBD  ADACD

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBCBDACBD  BACBCDdDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 16 0 80

Matematik 20 16 0 80

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 3 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 2 80

Fen 20 16 2 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇERİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,288 311,160 83 109 183 1976 8582

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 8 5 6,33 32 8,58 8,87 5,13

Fen 20 15 2 14,33 72 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 58 22 50,67 56 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDbBcCBBbBccCCdD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CcADAAbBdA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbCADcbBDd

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADc

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BC ABcBaBCda A    b 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) a CaDACBD   ACBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 8 5 40

Matematik 20 8 5 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 2 70

Fen 20 14 2 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 0 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ZENGİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
414,363 311,160 32 49 74 740 3010

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 12 3 11,00 55 8,58 8,87 5,13

Fen 20 17 3 16,00 80 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 71 14 66,33 74 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBbCDaBABBCBBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAAcADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABcACbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDdCDBcCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  d DADc aCCBCBDBA C 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCcBADDBCADBCcb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 12 3 60

Matematik 20 12 3 60

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 2 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ARJEN AKINCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,153 311,160 74 99 169 1796 7668

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 2 3 1,00 10 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 9 3 8,00 40 8,58 8,87 5,13

Fen 20 17 3 16,00 80 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 56 19 49,67 55 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBdaDcddBBCaBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) bBBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) Cb  aaA   

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dDACDBaC  

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CADA b aCCBCB c    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCdBADDBCADBdBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 3 20

Din K.ve A.B. 10 2 3 20

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 0 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 0 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 0 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 9 3 45

Matematik 20 9 3 45

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 3 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ARŞA ÇİLOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
425,714 311,160 19 32 49 568 2229

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 13 6 11,00 55 8,58 8,87 5,13

Fen 20 15 5 13,33 67 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 77 12 73,00 81 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCCDDBABBCcBADDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) abAcAbADBCCBCBcBdAC 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDbaCBCABdDDBCADBdBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 13 6 65

Matematik 20 13 6 65

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ASAF POLAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,650 311,160 121 156 287 3412 15969

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 4 5 2,33 23 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 4 9 1,00 5 8,58 8,87 5,13

Fen 20 12 8 9,33 47 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 44 35 32,33 36 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DB CDaB cBdBBADDaCdc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AcBCAADADb

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) dcBbaDA cA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dabCDBaCc 

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) ad D  bbcCCBad c  b 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BD*DdaCdBcaDBCADBaBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 0 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 0 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 1 1 50
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 4 9 20

Matematik 20 4 9 20

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 3 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 2 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ASRIN CANBAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
446,117 311,160 11 17 25 320 1173

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 15 1 14,67 73 8,58 8,87 5,13

Fen 20 17 2 16,33 82 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 77 8 74,33 83 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDABBCBBABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAbCBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcABDd

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) dACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BC AB B BCCBaADADAC 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBdBDACBD cBACBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 15 1 75

Matematik 20 15 1 75

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 2 85

Fen 20 17 2 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA KAPUCUOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,208 311,160 81 106 179 1931 8360

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 4 6 2,00 20 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 10 2 9,33 47 8,58 8,87 5,13

Fen 20 12 8 9,33 47 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 55 23 47,33 53 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR)  Bd DDBABBCBBADD CcD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) cdBaAAbAcd

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBdcDdCa 

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BaACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  dADAa  BCCB B B A  

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCaCd cacBCADBdca

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 2 75

Türkçe 20 15 2 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 0 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 2 50

Matematik 20 10 2 50

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 1 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
AYAZ AYKANAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,475 311,160 51 70 105 1005 4102

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 14 2 13,33 67 8,58 8,87 5,13

Fen 20 15 3 14,00 70 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 67 17 61,33 68 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACcDDABaCBaABDcdCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAcCBBb

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AcCADcABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) bACBBDCdDB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BC bBDBCBCCBD DAD b 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) acC DAC DDdBACBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 2 70

Matematik 20 14 2 70

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 15 3 75

Fen 20 15 3 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
AYAZ KÜÇÜK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,630 311,160 60 83 136 1346 5592

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 10 6 8,00 40 8,58 8,87 5,13

Fen 20 15 5 13,33 67 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 67 18 61,00 68 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDbbBBCBBABaDC BD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CcADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcbBDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  b bBcBCBCCBaADAcb  

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBCaDACBcDdBAdBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 6 50

Matematik 20 10 6 50

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN TUNÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,516 311,160 92 122 205 2280 10091

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 9 6 7,00 35 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 4 11,67 58 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 53 27 44,00 49 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACDDbbcBdaBAa DCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAbAAbBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) A CcbBdaDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CbCdBDabcB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) B  AB BCaCCBabcAc d 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN)  BCBaACc  bBACaCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 2 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 6 45

Matematik 20 9 6 45

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 4 65

Fen 20 13 4 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ABAY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
303,904 311,160 118 153 276 3282 15237

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 5 4 3,67 37 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 4 7 1,67 8 8,58 8,87 5,13

Fen 20 10 8 7,33 37 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 46 31 35,67 40 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBbdDDBbBBbBBbDD CAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR)  dBdAAaADa

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDbCbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) aDACDBaCbb

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  C  Ac  dCCcdc a c  

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCbBdDb Ccaad a

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 7 20

Matematik 20 4 7 20

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 2 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 2 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 2 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 10 8 50

Fen 20 10 8 50

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ ÇENGELOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,974 311,160 52 72 107 1012 4137

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 8 1 7,67 38 8,58 8,87 5,13

Fen 20 17 3 16,00 80 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 68 11 64,33 71 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCdDDBcBBCBBADDDCcD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADcDC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CbaABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) aDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  Cc A    CC  B B  CB

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDdDCBCbBADDBCADBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 1 40

Matematik 20 8 1 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 0 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ YÜCEL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,260 311,160 54 74 114 1132 4629

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 11 1 10,67 53 8,58 8,87 5,13

Fen 20 16 2 15,33 77 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 64 15 59,00 66 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCCDad BBCaBbDDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) cdBCAAbADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) dDaAcDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) daACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CAD   DBCCBCB Bb   

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BD DCBdABA DBCADBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 1 55

Matematik 20 11 1 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 16 2 80

Fen 20 16 2 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞİN DEMİRKAYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,638 311,160 107 137 237 2709 12269

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 8 7 5,67 28 8,58 8,87 5,13

Fen 20 12 7 9,67 48 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 53 31 42,67 47 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDbABcCBBcdababBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDbaAACBBd

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbCADcABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) dACcBDCADd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BCcdBa CBC  D cAc ba

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBdBabCBDadCc BaDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 8 7 40

Matematik 20 8 7 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 2 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 0 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN BOSTANCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
318,302 311,160 110 142 246 2905 13329

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 4 5 2,33 23 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 5 7 2,67 13 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 6 11,00 55 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 48 31 37,67 42 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACDDD ccbBaABbDCbBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dcADAbdBcA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AcCADBbBDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG)  cCaBDCbad

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  bdAc  bBCCc b  D d 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdBDACBD cBdCadDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 0 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 2 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 7 25

Matematik 20 5 7 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 3 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TUFAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,618 311,160 99 129 221 2521 11311

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 7 3 6,00 30 8,58 8,87 5,13

Fen 20 14 5 12,33 62 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 54 25 45,67 51 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDbbccdBBcBDcCbaD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAAbBdc

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbdbDBABaC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)   A B B  CCa  bAa C 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBdBDdCBc dDACBaDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 3 35

Matematik 20 7 3 35

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
BATU BERBER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
414,588 311,160 31 48 73 733 2986

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 15 1 14,67 73 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 3 12,00 60 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 70 12 66,00 73 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDbBBCBBbBDDCbBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAcCBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) bACBBDCAaB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  C ABDBCBCCBDAbA AC 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aaCBDACBDc BACBC C  

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 15 1 75

Matematik 20 15 1 75

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 3 65

Fen 20 13 3 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 0 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN KAYGUSUZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,919 311,160 49 68 103 994 4058

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 12 5 10,33 52 8,58 8,87 5,13

Fen 20 16 4 14,67 73 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 69 18 63,00 70 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDABcCBBABDDdaBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAcCBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCdDBAaDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACcBDCADd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BdcAB BaBCCBDbcA AC 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBddDACBcDABcCBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 12 5 60

Matematik 20 12 5 60

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 2 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN ALTUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,212 311,160 89 117 198 2172 9534

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 6,62 5,61

Matematik 20 11 5 9,33 47 8,58 8,87 5,13

Fen 20 5 5 3,33 17 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 48 18 42,00 47 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCCDDBABcCBBADDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AaBbAAaAcC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CbcABDACcA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sayısal (MAT)  bA dbADBCCB BDBb Cc

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) aDdDdBCcB  c        

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 5 55

Matematik 20 11 5 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 5 5 25

Fen 20 5 5 25

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 0 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 0 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 0 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
BELİZ MANDACI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,256 311,160 130 169 351 4317 21257

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 4 6 2,00 20 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 2 11 -1,67 -8 8,58 8,87 5,13

Fen 20 8 10 4,67 23 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 39 40 25,67 29 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) ca dcDBbBBaBBdDDcCAa

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) cdBdbAcAcC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) bDBbd ACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BcACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) bb c  ccab BCdca b  

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) ccCDCaCd b cBCcacd C

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 0 3 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 0 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 11 10

Matematik 20 2 11 10

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 3 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 10 35

Fen 20 7 10 35

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 0 2 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİSU GEZGİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,549 311,160 115 150 262 3105 14334

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 1 1 0,67 7 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 3 1 2,67 13 8,58 8,87 5,13

Fen 20 12 7 9,67 48 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 42 21 35,00 39 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) caCCDbBbBBCBBADD Cbc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) Aa        

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) dDBbBDACaA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG)  DdCDBabAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  a  A   B  B        

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BcCDCBCcA bDBCbacCBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 1 10

Tarih 10 1 1 10

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 0 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 0 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 0 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

Talking about Internet habits 1 0 0 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 1 15

Matematik 20 3 1 15

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 0 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN AYDIN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,572 311,160 122 157 288 3441 16127

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 5 4 3,67 37 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 8 4 6,67 33 8,58 8,87 5,13

Fen 20 7 9 4,00 20 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 42 32 31,33 35 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) b bdbDdABBdBBbaD CAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AdB bAcAcC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) bDB caAabA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDAacBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  bA cac BCCBCB  A   

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BD DdBdd A c dbbc cC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 0 2 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 0 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Describing simple processes 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 4 40

Matematik 20 8 4 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 9 30

Fen 20 6 9 30

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 1 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
BERİA TANRIKULU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,605 311,160 103 133 228 2586 11641

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 4 1 3,67 37 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 6 5 4,33 22 8,58 8,87 5,13

Fen 20 9 8 6,33 32 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 51 20 44,33 49 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DB aDDBcBBCBBADDcCAa

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) dDcA DACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) B   DBB d 

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  aA  D  cCbBCccB    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDbDaBC D abdCADcb a

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 1 40

İngilizce 10 4 1 40

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Following phone conversations 2 0 0 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 0 50
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 6 5 30

Matematik 20 6 5 30

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 8 45

Fen 20 9 8 45

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 2 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ÜNGÜÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,545 311,160 82 108 182 1970 8551

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 5 3 4,00 40 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 7 3 6,00 30 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 6 11,00 55 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 56 20 49,33 55 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDbBcCBBAB DCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAaAbCBdA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbCADcABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CbC BD Aac

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)    cB BC CCB b A  a 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdBDACBD bBcaBCDdDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 0 50
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 3 35

Matematik 20 7 3 35

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÖZGEDİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,902 311,160 91 120 203 2222 9806

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 5 3 4,00 40 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 5 2 4,33 43 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 6 3 5,00 25 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 4 11,67 58 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 52 18 46,00 51 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACDDDABBCBdbB cCbBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CcAcAc BB 

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbaADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) aAC cD  DB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  C    B BC a A d Ab 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aBCBDAC  DbBcCB DCDd

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 3 50

Tarih 10 5 3 50

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 2 50

İngilizce 10 5 2 50

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 0 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 3 30

Matematik 20 6 3 30

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 4 65

Fen 20 13 4 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KAYGUSUZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
408,364 311,160 38 56 87 849 3451

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 13 5 11,33 57 8,58 8,87 5,13

Fen 20 17 3 16,00 80 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 70 18 64,00 71 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDABabBBABDDCaBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CcAbAACBBd

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADaABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACaBDCAcB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BCbABDB BCCBDbbA Abc

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBdBDACBDDcBACBCaCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 13 5 65

Matematik 20 13 5 65

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 1 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 2 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA UZUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
465,535 311,160 5 7 11 155 485

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 20 0 20,00 100 8,58 8,87 5,13

Fen 20 16 4 14,67 73 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 82 8 79,33 88 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDABBCBBABDDCdBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADaABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BCAABDBCBCCBDADADACD

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CaCBDACBcDABcdBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 20 0 100

Matematik 20 20 0 100

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 3 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BİRCAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,668 311,160 100 130 223 2539 11405

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 4 3 3,00 30 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 6 2 5,33 27 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 4 11,67 58 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 47 20 40,33 45 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DAC DDdBBCBBca caCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) aDAbAACBBb

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) A C DcdB a

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG)  bC Bc cDB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)    ABbB  CCa   A    

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CB  bACBa dBAbBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 5 65

Türkçe 20 13 5 65

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 3 40

Din K.ve A.B. 10 4 3 40

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 0 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 4 3 40

İngilizce 10 4 3 40

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing simple processes 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 2 30

Matematik 20 6 2 30

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 4 65

Fen 20 13 4 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 0 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN KAYA İMANÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,626 311,160 35 52 79 772 3130

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 4 1 3,67 37 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 13 2 12,33 62 8,58 8,87 5,13

Fen 20 15 5 13,33 67 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 67 11 63,33 70 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACDDDAB CBBABaDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADadD ABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) dACBB     

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BCAAB B BCCBc  ADAb 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aBdBDACBDDcBACBaDbDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 1 90

Türkçe 20 18 1 90

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 0 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 1 40

İngilizce 10 4 1 40

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 0 0 0
Following phone conversations 2 0 0 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 13 2 65

Matematik 20 13 2 65

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
CEMAL AYDOĞDU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,038 311,160 95 125 212 2386 10653

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 4 6 2,00 20 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 7 5 5,33 27 8,58 8,87 5,13

Fen 20 14 4 12,67 63 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 51 26 42,33 47 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACDDbbBBCBBA c a BD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAbAACBBd

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AcCdbaABDb

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) dcbcBDCbDa

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)   A B B BCbB cadc C 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN)  aCBDACBDDcB CaCaCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 4 65

Türkçe 20 13 4 65

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 0 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 0 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 5 35

Matematik 20 7 5 35

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 2 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 4 70

Fen 20 14 4 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 0 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE ÖZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
390,091 311,160 56 78 121 1212 5011

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 5 0 5,00 50 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 9 0 9,00 45 8,58 8,87 5,13

Fen 20 14 1 13,67 68 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 62 6 60,00 67 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DB CDcBABBdBBADDDCAa

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADAcC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CD  B  C A

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAd

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  C DA    CCBCB B    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCAB  D CADa B 

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 0 50

Din K.ve A.B. 10 5 0 50

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 0 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 0 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 9 0 45

Matematik 20 9 0 45

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 0 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 1 70

Fen 20 14 1 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 0 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 0 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE GÖNÜLTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,930 311,160 90 119 201 2201 9693

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 3 6 1,00 10 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 10 7 7,67 38 8,58 8,87 5,13

Fen 20 10 8 7,33 37 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 56 28 46,67 52 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDbBBCBBcBacCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CcADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) bACcaDada 

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  CbcB aCBCCa AcADbCb

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) badBDAC  DbBbdaCDaDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 2 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 10 7 50

Matematik 20 10 7 50

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 2 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 2 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 8 50

Fen 20 10 8 50

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE SU ALASAD 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,253 311,160 61 84 137 1360 5642

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 4 6 2,00 20 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 12 2 11,33 57 8,58 8,87 5,13

Fen 20 15 5 13,33 67 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 62 22 54,67 61 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBbbDcBAaBCBBADDDCcD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) cdddcAcADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDdCDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) daACDBaCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) adA A A BCCB B BA CB

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDdaCABADDaCdDBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 12 2 60

Matematik 20 12 2 60

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 1 67
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 2 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ SET 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,849 311,160 124 159 295 3495 16360

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 3 4 1,67 17 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 7 1 6,67 67 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 6 1 5,67 28 8,58 8,87 5,13

Fen 20 7 11 3,33 17 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 41 25 32,67 36 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DAd DDdB CBddB cCbBc

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) b AaAAd c 

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCAaBABD 

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CAC BDdA B

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)     B B BCCd   A    

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CddcaAb cbA cd aaCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 7 50

Türkçe 20 10 7 50

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 4 30

Tarih 10 3 4 30

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 0 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 0 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 1 70

İngilizce 10 7 1 70

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 1 30

Matematik 20 6 1 30

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 11 30

Fen 20 6 11 30

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 0 33
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ADA KARADOĞAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,877 311,160 50 69 104 995 4062

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 11 0 11,00 55 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 4 11,67 58 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 66 12 62,00 69 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCCDcBdBBCBBADDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCdAbbDC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBbBDACbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBaCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  C DA  DBCCB   BA C 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) dDCDCa ABb DBCAaBCB 

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 0 55

Matematik 20 11 0 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 4 65

Fen 20 13 4 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN AYKUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,088 311,160 97 127 216 2461 11008

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 2 3 1,00 5 8,58 8,87 5,13

Fen 20 14 5 12,33 62 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 51 21 44,00 49 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDABcCBBcBDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dcAbAACBBb

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbCdDBb DC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) aACaBDC aB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)     d B B   b     b 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bc BDAdBbDABACBCDdDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 0 50
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 3 10

Matematik 20 2 3 10

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 0 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA SİNCER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,324 311,160 53 73 108 1020 4191

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 8 1 7,67 77 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 8 1 7,67 38 8,58 8,87 5,13

Fen 20 16 3 15,00 75 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 68 8 65,33 73 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDbABBCBBABDDCbBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CcADAACBB 

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADB BDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)   AAB B BCaB A      

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN)  BdBDACdDDcBACBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 1 80

Tarih 10 8 1 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 0 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 1 40

Matematik 20 8 1 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 16 3 80

Fen 20 16 3 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA ULUKAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,723 311,160 41 59 90 876 3583

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 11 6 9,00 45 8,58 8,87 5,13

Fen 20 16 4 14,67 73 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 71 16 65,67 73 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDABBCBBABDDaCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcAabd

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BCA aaB BCCBadDAaAd 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) dBdBDAbBDDABACBCDdDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 6 55

Matematik 20 11 6 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 2 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞU GÜNDOĞDU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,785 311,160 33 50 76 748 3045

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 10 3 9,00 45 8,58 8,87 5,13

Fen 20 17 3 16,00 80 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 72 11 68,33 76 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACDDbABBCBBABDDCdBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDdDAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcABaC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  CAAB BCBCCBbb    b 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBCBDACBDDbBcCBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 3 50

Matematik 20 10 3 50

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN EROL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,041 311,160 28 43 66 688 2797

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 14 6 12,00 60 8,58 8,87 5,13

Fen 20 16 4 14,67 73 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 72 18 66,00 73 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) aACDDDABBCBBcBDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dDADAbCBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCAbcABDd

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CbCBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) dCbABcBCBCCaDbcADACD

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBCBDACdcDABACBCadDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 2 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 6 70

Matematik 20 14 6 70

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 1 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 2 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 2 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK KÜKLÜ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
284,810 311,160 127 164 312 3754 17903

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 6 3 5,00 50 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 1 3 0,00 0 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 3 9 0,00 0 8,58 8,87 5,13

Fen 20 11 3 10,00 50 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 38 28 28,67 32 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACcDDbBa BdbBcD bBc

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CcADAAC ab

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCA dbBDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) d  a  C  d

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  b babdbc   cA d AC 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN)  B BaACB D D Ca cCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 0 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 1 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 0 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 3 10

İngilizce 10 1 3 10

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 0 0
Making simple inquiries 2 0 0 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 0 0 0
Following phone conversations 2 1 0 50
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 9 15

Matematik 20 3 9 15

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 2 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 2 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 11 3 55

Fen 20 11 3 55

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 0 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 0 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK OKUR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
410,954 311,160 37 54 83 810 3258

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 12 1 11,67 58 8,58 8,87 5,13

Fen 20 14 5 12,33 62 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 72 9 69,00 77 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DB CDDBbBBCcBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) DCADADb BCCB B B    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDdabABcDDBCADBdB 

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 12 1 60

Matematik 20 12 1 60

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ORÇUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,392 311,160 58 80 127 1251 5190

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 11 5 9,33 47 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 7 10,67 53 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 67 19 60,67 67 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBbdDDBABBCBBbDDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAAbADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBbBDACbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAb

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) bbADA  baCCBCBDdA C 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BbCDCBCbBccDaCADBdBa

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 11 5 55

Matematik 20 11 5 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 2 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ACET 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,896 311,160 65 88 149 1510 6308

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 5 1 4,67 23 8,58 8,87 5,13

Fen 20 16 3 15,00 75 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 62 12 58,00 64 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCCDDBbBBbaBADDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBdca CDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BaACDBBCAd

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  dA      C     B  CB

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCB ABADDBCADBdcb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 1 25

Matematik 20 5 1 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 0 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 3 80

Fen 20 16 3 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DÜZGÜN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
433,931 311,160 17 28 41 461 1768

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 11 3 10,00 50 8,58 8,87 5,13

Fen 20 20 0 20,00 100 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 76 8 73,33 81 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDbBBCBBABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CcADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CAbBBDCdDB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) B AbB BCBCCBD c  Ad 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBCBDACBDDABACBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 3 55

Matematik 20 11 3 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 20 0 100

Fen 20 20 0 100

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
DURU NERGİS DİLMEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
404,808 311,160 43 62 94 921 3744

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 8 1 7,67 77 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 6 1 5,67 57 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 12 3 11,00 55 8,58 8,87 5,13

Fen 20 16 2 15,33 77 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 66 10 62,67 70 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) c CDDDbBaCBBABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dDADAACBB 

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCAD AB C

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG)  AC BDCA d

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BC AB BCBCCacb A  CD

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBdBDACBDc BACB DCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 0 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 1 80

Tarih 10 8 1 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 0 80

Din K.ve A.B. 10 8 0 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 0 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 6 1 60

İngilizce 10 6 1 60

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 12 3 60

Matematik 20 12 3 60

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 2 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 2 80

Fen 20 16 2 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 0 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ARIMAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,916 311,160 25 40 62 678 2737

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 11 3 10,00 50 8,58 8,87 5,13

Fen 20 16 2 15,33 77 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 72 9 69,00 77 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDD ABBCBBABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAAbBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACaBDCADd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  d bB B BCCBDADc AC 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CdCB ACBDD BcCBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 1 90

Türkçe 20 18 1 90

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 0 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 11 3 55

Matematik 20 11 3 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 2 80

Fen 20 16 2 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 0 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEDE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,540 311,160 70 93 162 1720 7296

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 5 3 4,00 20 8,58 8,87 5,13

Fen 20 14 5 12,33 62 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 63 13 58,67 65 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDABBCcBABDDC Bb

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dDADAcCBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)       B BC  cb A Ad 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CcdBDACBD dBACadDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 2 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 3 25

Matematik 20 5 3 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
EDA BENGÜ ÇEVİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,069 311,160 84 110 186 2029 8846

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 7 2 6,33 63 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 7 3 6,00 30 8,58 8,87 5,13

Fen 20 14 4 12,67 63 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 56 17 50,33 56 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DB Cc BABBdc bDDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR)  BBCAAbADd

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDAC A

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dDdCDcaCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) ad D   DBCCB B c    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCadcB DD CADBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 4 65

Türkçe 20 13 4 65

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 0 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 3 35

Matematik 20 7 3 35

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 4 70

Fen 20 14 4 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 0 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
EDA GÜNEŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,669 311,160 26 41 63 681 2751

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 11 1 10,67 53 8,58 8,87 5,13

Fen 20 18 2 17,33 87 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 71 11 67,33 75 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCCDDdABBCBBbDDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) bBBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDaAcDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dDACDBaCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  a DADADBCCBCB      

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCABADDaCADBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 1 55

Matematik 20 11 1 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
EDİZ SAĞIR 3364  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,069 311,160 120 155 285 3403 15915

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 7 3 6,00 30 8,58 8,87 5,13

Fen 20 6 14 1,33 7 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 44 36 32,00 36 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DdCCDbBbBBdaBbDDDCAa

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AaBbcAbAbC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABaACcA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDdaabb

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) ad      BCCBaB B  C 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) cDCDCaacCbcbadAbadab

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 0 2 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 3 35

Matematik 20 7 3 35

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
EFEHAN AYDOĞAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,415 311,160 27 42 64 683 2767

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 14 1 13,67 68 8,58 8,87 5,13

Fen 20 15 5 13,33 67 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 71 14 66,33 74 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACDDDABcdBBABDDaCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBBc

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbCAaBbBDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACaBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  CAABDBCBCCB    DACb

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aBdBDACBDaABdCaCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 1 70

Matematik 20 14 1 70

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ÖZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,210 311,160 133 175 397 4856 25095

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 1 6 -1,00 -10 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 2 5 0,33 2 8,58 8,87 5,13

Fen 20 5 11 1,33 7 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 25 39 12,00 13 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) bAd DbdBBCaBdccDa Bc

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dc  Acbdc 

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) A adDcb bC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) dAC BDC cB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) B    ad B    c    ba

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) b bcDdd a bBbaBb aDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 10 40

Türkçe 20 8 10 40

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 1 6 10

Tarih 10 1 6 10

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 2 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 0 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 5 30

Din K.ve A.B. 10 3 5 30

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 0 50
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 5 10

Matematik 20 2 5 10

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 11 25

Fen 20 5 11 25

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 2 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TİRYAKİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
444,472 311,160 12 19 27 341 1253

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 16 2 15,33 77 8,58 8,87 5,13

Fen 20 16 4 14,67 73 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 79 9 76,00 84 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCCDDBbBBCBBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADAcC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) DC bADADBCCBCBDaAAC 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDdBCABAbDBCADBdBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 16 2 80

Matematik 20 16 2 80

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR ÖZKAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,599 311,160 55 75 115 1143 4686

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 12 4 10,67 53 8,58 8,87 5,13

Fen 20 15 5 13,33 67 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 67 18 61,00 68 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCC cBABaCcBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAAccDC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBAcDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) acACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  bADA bDBCCB BDBA ad

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBddBADDBCADadcC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 0 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 12 4 60

Matematik 20 12 4 60

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN EŞER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,471 311,160 79 104 177 1926 8326

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 4 4 2,67 27 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 8 4 6,67 33 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 5 11,33 57 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 57 20 50,33 56 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBdaDD ABBCBBdDDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAAbADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBdBDACbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dab DBcCA 

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  a DA b aCCBCB B  b 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCB ABcbDBCAaadB 

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 0 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 8 4 40

Matematik 20 8 4 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 2 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 5 65

Fen 20 13 5 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN ÖZEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,459 311,160 112 144 249 2948 13560

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 7 1 6,67 67 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 4 1 3,67 37 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 6 5 4,33 22 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 5 11,33 57 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 45 23 37,33 41 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDbbB CB ddccC BD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADA C dA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) A CbbcABDd

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) C C BD   a

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) ca  a BCBCb    AD d 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBd DAC DDbBcCBdDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 7 50

Türkçe 20 10 7 50

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 7 1 70

Tarih 10 7 1 70

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 0 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 1 40

İngilizce 10 4 1 40

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 0 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 0 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 5 30

Matematik 20 6 5 30

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 5 65

Fen 20 13 5 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 2 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE ÇEHRELİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,088 311,160 134 176 403 4924 25510

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 3 7 0,67 7 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 3 6 1,00 10 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 1 14 -3,67 -18 8,58 8,87 5,13

Fen 20 6 12 2,00 10 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 30 48 14,00 16 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DbCaDcABcbBBc D   Bc

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dcAaAbbBad

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AcCADBbBDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) dcb BcCAbd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) Badbcc acd c cadcd  

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) dcbBbAddb ABcbaC dDc

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 7 45

Türkçe 20 9 7 45

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 0 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 1 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 2 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing simple processes 1 0 1 0
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 14 5

Matematik 20 1 14 5

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 3 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 3 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 2 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 2 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 12 30

Fen 20 6 12 30

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR SÖZÜGEÇEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,776 311,160 39 57 88 856 3505

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 12 6 10,00 50 8,58 8,87 5,13

Fen 20 16 4 14,67 73 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 70 18 64,00 71 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCCDDdABBCcBADDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDaAcDACbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BaACDBcCAb

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) DdADc AcBCCBCBDBcba 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCABdDDBCADBdab

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 12 6 60

Matematik 20 12 6 60

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ENES NUMAN ERDOĞMUŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
484,936 311,160 3 3 4 30 94

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 18 0 18,00 90 8,58 8,87 5,13

Fen 20 20 0 20,00 100 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 87 1 86,67 96 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCCDaBABBCBBADDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) DCADADA BCCBCBDBAAC 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCABADDBCADBCBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 18 0 90

Matematik 20 18 0 90

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 20 0 100

Fen 20 20 0 100

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
EREN BİROL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
448,289 311,160 8 13 20 299 1075

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 15 0 15,00 75 8,58 8,87 5,13

Fen 20 18 2 17,33 87 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 78 7 75,67 84 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCCDDBdaBCBBADDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCcADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) dDBAcDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) DCADADADBCCBCB B    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDaBCABADDBCADBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 15 0 75

Matematik 20 15 0 75

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DENİZ BAYRAM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,575 311,160 75 100 170 1822 7835

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 14 4 12,67 63 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 7 10,67 53 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 58 30 48,00 53 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBbdDbdABBbBBbDaDCcD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) bBBCAADAcb

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDaABabCaA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDdbDBaCAd

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) aCADAacDaCCBCBDBA C 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BbCaCBCABAbDaCcDBdBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 2 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 14 4 70

Matematik 20 14 4 70

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 2 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ESLİM Ö 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,052 311,160 117 152 270 3223 14941

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 7 4 5,67 28 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 7 10,67 53 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 46 34 34,67 39 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cbCDDbdBaCBBddaaabBb

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAbAAbBab

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADadDcdaDa

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CcC BDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)    cc BCBCC D cA  b 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CdbBcACBDbdAAC*CDaDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 4 35

Matematik 20 7 4 35

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ALTUNTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,962 311,160 71 95 164 1752 7469

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 11 4 9,67 48 8,58 8,87 5,13

Fen 20 15 4 13,67 68 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 59 25 50,67 56 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDbABBCBBbdbcCCBc

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CcbbAACBdb

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCAacABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACaBDCAad

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  C bBcB BCbBDA ADAb 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aBdBDACdDD BdCBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 11 4 55

Matematik 20 11 4 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN ERGÜR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
421,458 311,160 21 34 54 628 2497

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 8 1 7,67 77 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 15 1 14,67 73 8,58 8,87 5,13

Fen 20 14 4 12,67 63 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 71 11 67,33 75 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DB CDaBABBCBBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AaBCAAD DC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDaABDdCbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CADADADaCCB B BAAC 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDdaCAB DDBC DBdBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 2 85

Türkçe 20 17 2 85

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 1 80

Tarih 10 8 1 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 0 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 15 1 75

Matematik 20 15 1 75

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 4 70

Fen 20 14 4 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 1 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
GAZEL ARSLAN 99099  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
373,219 311,160 67 90 153 1600 6792

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 7 2 6,33 63 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 7 1 6,67 67 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 5 1 4,67 23 8,58 8,87 5,13

Fen 20 17 2 16,33 82 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 58 13 53,67 60 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBbCDDBcBBCBBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) A BCAADAcb

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) dDBbcDAd A

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDB Cc 

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  C  A    CC  B c    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBbABA DBCADBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 1 70

İngilizce 10 7 1 70

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 5 1 25

Matematik 20 5 1 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 1 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 17 2 85

Fen 20 17 2 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE MUTLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,257 311,160 64 87 147 1496 6259

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 4 6 2,00 20 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 14 3 13,00 65 8,58 8,87 5,13

Fen 20 12 7 9,67 48 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 61 24 53,00 59 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCaDcBABBCaBbDD CbD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABdCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) bDBABDAaDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BcbaDBcbcC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  aADAbADBCCB BDBA Ca

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDdaCdBd DBCdDBdBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 2 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 3 70

Matematik 20 14 3 70

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 2 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
HACER AYŞE SELÇUK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,015 311,160 62 85 141 1418 5896

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 0 17,00 85 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 8 4 6,67 33 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 5 11,33 57 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 64 13 59,67 66 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACDDDABBCBBABD   BD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CbADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CbCaBDCADa

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)    AcDB BCCBb  dD d 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN)  d BDACBcDdBcbBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 0 85

Türkçe 20 17 0 85

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 0 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 0 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 8 4 40

Matematik 20 8 4 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 5 65

Fen 20 13 5 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİSU AKKAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,831 311,160 116 151 268 3208 14833

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 4 4 2,67 13 8,58 8,87 5,13

Fen 20 10 8 7,33 37 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 45 29 35,33 39 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACDDDbBcCBBdBaDCb c

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dDAbAACBac

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcbB*C

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) acCBBDCb d

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)     Bad dCC    A  b 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CcddbAC Dc DcCBdDCDc

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 1 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 4 20

Matematik 20 4 4 20

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 0 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 2 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 8 50

Fen 20 10 8 50

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÇAVUŞOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,913 311,160 125 162 308 3701 17603

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 3 2 2,33 23 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 7 1 6,67 67 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 8 8 5,33 27 8,58 8,87 5,13

Fen 20 10 7 7,67 38 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 41 35 29,33 33 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DAdccDbBcdBBbdcaCaac

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dDA  Ad   

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbCAccbBDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) dACBBDCA  

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BCcAB BdaCbaaAD   ac

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) Cc cbAC aDADdCBCadD 

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 2 30

Tarih 10 3 2 30

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 0 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 1 70

İngilizce 10 7 1 70

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 8 8 40

Matematik 20 8 8 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 7 50

Fen 20 10 7 50

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK YÜKSEL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
431,332 311,160 18 30 45 488 1894

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 15 2 14,33 72 8,58 8,87 5,13

Fen 20 18 2 17,33 87 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 75 10 71,67 80 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCdD cbBBCBBADDDCcD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBAcbAC A

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) DCADA A BCCBCdbBAA B

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDdaCBCABADDBCADBCBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 15 2 75

Matematik 20 15 2 75

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 3 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KAYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
447,974 311,160 9 14 21 304 1091

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 13 1 12,67 63 8,58 8,87 5,13

Fen 20 18 1 17,67 88 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 79 4 77,67 86 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACDDDABcCBBABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADa

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  a ABDB BCCBDA A AC 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBCBDACBDD BACBCcCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 13 1 65

Matematik 20 13 1 65

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 18 1 90

Fen 20 18 1 90

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK AVŞAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
444,203 311,160 13 20 28 345 1274

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 15 4 13,67 68 8,58 8,87 5,13

Fen 20 17 3 16,00 80 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 79 10 75,67 84 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCdDDBABBCBBADDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) cBBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDdCDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) bCADAcADBCCBCB BbACc

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCaCBCcBADDBCADBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 15 4 75

Matematik 20 15 4 75

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 2 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL EFE CIRIK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
449,675 311,160 7 12 19 280 1015

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 16 1 15,67 78 8,58 8,87 5,13

Fen 20 16 3 15,00 75 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 80 6 78,00 87 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBdCDDBABBCBBADDDCcD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) DCADADAbBCCB B BAAC 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCaCaCAB DDBCADBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 16 1 80

Matematik 20 16 1 80

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 3 80

Fen 20 16 3 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
JUMANAH ALNAJJAR 1420  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,260 311,160 88 116 197 2170 9528

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 10 2 9,33 47 8,58 8,87 5,13

Fen 20 9 10 5,67 28 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 57 24 49,00 54 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCCbDBcaBCcBbDDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) cBBbdAbADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) dDBABDACbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  d  A   BCCB B cAACB

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDbaCBCcBAcDcdcba Ba

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 2 50

Matematik 20 10 2 50

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 10 45

Fen 20 9 10 45

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN OĞAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,433 311,160 36 53 80 778 3145

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 12 8 9,33 47 8,58 8,87 5,13

Fen 20 17 3 16,00 80 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 74 16 68,67 76 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCCDaBABBbaBADDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) bBBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBAcDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) DdccAbbDBCCBCBDBAbaa

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCaCBCABbDDBdADBCBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 12 8 60

Matematik 20 12 8 60

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 2 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 2 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
KARTAL YUSUF 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,599 311,160 47 66 100 966 3916

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 12 3 11,00 55 8,58 8,87 5,13

Fen 20 16 3 15,00 75 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 70 13 65,67 73 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDcABcCBBAdDDaCB 

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CcADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  C baDBCBCCBD  A ACa

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdBDACBD dBACBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 1 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 12 3 60

Matematik 20 12 3 60

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 3 80

Fen 20 16 3 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY EREN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,750 311,160 98 128 220 2516 11289

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 11 4 9,67 48 8,58 8,87 5,13

Fen 20 10 9 7,00 35 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 48 29 38,33 43 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCac cbBBCaBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBbAADADd

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) dDBA abbDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dcd cB    

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  dAD  baBCCBCB BcA B

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BbCDCaCcBbDb CAadbBd

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 4 10

İngilizce 10 1 4 10

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 1 0
Describing simple processes 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 1 0 50
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 0 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 11 4 55

Matematik 20 11 4 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 10 9 50

Fen 20 10 9 50

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY KURTARMIŞ 464  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,927 311,160 57 79 125 1234 5134

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 14 3 13,00 65 8,58 8,87 5,13

Fen 20 12 7 9,67 48 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 64 22 56,67 63 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACDDcABcCBBABaDCbBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAcAACBaA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AbCAaBbBDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACaBDCbDd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BCcbBDB dCCB ADADAC 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) b dBaAdcDDcBAbBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 14 3 70

Matematik 20 14 3 70

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMİN NAS 1453  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
442,126 311,160 14 23 31 370 1374

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 14 1 13,67 68 8,58 8,87 5,13

Fen 20 19 1 18,67 93 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 76 9 73,00 81 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCCDaBABBCcBADDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) baBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBbccACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) DCAD  A BCCBCB BAbC 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCABADDBCADBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 1 70

Matematik 20 14 1 70

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 19 1 95

Fen 20 19 1 95

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK ENER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,709 311,160 109 141 243 2881 13160

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 4 2 3,33 33 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 1 6 -1,00 -5 8,58 8,87 5,13

Fen 20 14 4 12,67 63 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 48 23 40,33 45 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDbABBCBBABcDdCaD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBaA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCAbcbBcd

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG)  bC BD d B

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) c   B a    a   db b 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CB BDcCaDbABcCBC CDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 2 40

İngilizce 10 4 2 40

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 6 5

Matematik 20 1 6 5

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 2 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 4 70

Fen 20 14 4 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 0 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK YALIN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,602 311,160 40 58 89 861 3518

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 0 9,00 90 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 11 5 9,33 47 8,58 8,87 5,13

Fen 20 16 3 15,00 75 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 68 11 64,33 71 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DB CDbBABBCBBADDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADAD 

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBA  ACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dDd DB CAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) bCA A ADBCCBbBcaAb  

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDbDCBCABdDDBCADBdB 

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 1 90

Türkçe 20 18 1 90

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 0 90

Tarih 10 9 0 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 0 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 0 80

Din K.ve A.B. 10 8 0 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 0 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 0 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 5 55

Matematik 20 11 5 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 16 3 80

Fen 20 16 3 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH TUNA DİŞLİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
369,948 311,160 69 92 159 1690 7144

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 11 5 9,33 47 8,58 8,87 5,13

Fen 20 14 6 12,00 60 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 61 24 53,00 59 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACDDDbBcCBBAaaDadBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAAbBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcA Dd

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CAbBBDdAca

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) dC dc BCBCCBDAD b Cc

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBCBDACaDDbBcCBdaCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 11 5 55

Matematik 20 11 5 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 2 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 3 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS  HANSU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,102 311,160 108 138 240 2820 12827

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 5 4 3,67 37 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 9 3 8,00 40 8,58 8,87 5,13

Fen 20 8 11 4,33 22 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 49 31 38,67 43 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCdcaBABBdcBbDcDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AcB AAcbaC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) dbcABDAabA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBaCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CA A    CCB BaBA dc

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDaadcbAB DbdCcadCBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 3 45

Matematik 20 9 3 45

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 0 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 11 40

Fen 20 8 11 40

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 2 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 2 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS KİLİSLİOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,834 311,160 101 131 225 2556 11488

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 7 1 6,67 67 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 0 7,00 70 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 4 4 2,67 27 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 4 1 3,67 18 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 5 11,33 57 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 48 15 43,00 48 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DB CD ddBBCBBbDD CcD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABB AAcA C

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN)  D A DACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG)  aACD abAd

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  b       C B   BA   

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BbCDCBbABb c CAaBCBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 4 65

Türkçe 20 13 4 65

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 1 70

Tarih 10 7 1 70

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 7 0 70

Din K.ve A.B. 10 7 0 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 0 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

Talking about Internet habits 1 0 0 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 1 20

Matematik 20 4 1 20

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 0 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 5 65

Fen 20 13 5 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
MERT AVCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,082 311,160 85 112 189 2090 9101

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 3 6 1,00 10 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 13 4 11,67 58 8,58 8,87 5,13

Fen 20 10 10 6,67 33 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 55 31 44,67 50 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACDDbbBBCBBdaacCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAbAcCBBb

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADabBDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CbbaBb Aad

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) Bb dB BCBCCB AbADAbD

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) badBaACccaADcbBCaCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 0 1 0
Following phone conversations 2 1 0 50
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 13 4 65

Matematik 20 13 4 65

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 3 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
MERT BARAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,939 311,160 114 147 255 3017 13904

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 6 4 4,67 23 8,58 8,87 5,13

Fen 20 9 7 6,67 33 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 47 24 39,00 43 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DAC DDbB bBa B cCbBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAcAAbBdA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) A CADcABaa

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) dACBBDCADd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  a  a B BCb  AcA  C 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bcdaDACB DAAcb d  DB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 5 55

Türkçe 20 11 5 55

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 0 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 4 30

Matematik 20 6 4 30

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 7 45

Fen 20 9 7 45

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 0 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 0 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GÜNDÜZ 681  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,788 311,160 46 65 99 964 3898

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 10 6 8,00 40 8,58 8,87 5,13

Fen 20 14 5 12,33 62 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 71 14 66,33 74 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDABBCBBABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADBbBDa

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  dAABcB BCCBDdcA  bc

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdBDcCBDadD CBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 6 50

Matematik 20 10 6 50

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KARAKAYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,204 311,160 94 124 210 2381 10639

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 5 4 3,67 18 8,58 8,87 5,13

Fen 20 14 5 12,33 62 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 54 24 46,00 51 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACDDDAcaCaBbBDDdbBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAbAACBBb

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AcCdDaABDa

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) dACBBDCbbB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  C  c B BCC cd d    

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdBDcCBDD BAbBCDdDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 4 25

Matematik 20 5 4 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 2 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 0 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ÖĞRETMENOĞULLA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,621 311,160 132 173 390 4787 24660

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 4 1 3,67 37 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 5 2 4,33 43 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 0 3 -1,00 -5 8,58 8,87 5,13

Fen 20 3 6 1,00 5 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 25 26 16,33 18 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cAdcDDABBbaBd aD  ac

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dcbbAAdBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) A CbD    C

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CbCBBD   c

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)              d   d b

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN)     bA  bc Bcba   D 

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 9 40

Türkçe 20 8 9 40

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 0 2 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 1 40

Din K.ve A.B. 10 4 1 40

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 0 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 0 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 5 2 50

İngilizce 10 5 2 50

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 0 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 0 3 0

Matematik 20 0 3 0

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 2 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 3 6 15

Fen 20 3 6 15

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 0 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 0 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
METE KANAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
484,628 311,160 4 4 5 36 105

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 20 0 20,00 100 8,58 8,87 5,13

Fen 20 19 1 18,67 93 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 87 3 86,00 96 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCCDDBABBaBBADDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) DCADADADBCCBCBDBAACB

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCABADDBCADBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 20 0 100

Matematik 20 20 0 100

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 3 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 19 1 95

Fen 20 19 1 95

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA GÖKGÖZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,156 311,160 128 167 332 4014 19435

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 3 3 2,00 20 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 3 0 3,00 30 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 0 8,00 80 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 1 0 1,00 5 8,58 8,87 5,13

Fen 20 4 1 3,67 18 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 30 10 26,67 30 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) D CdDDadBBb B bDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ba  AAaA  

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN)  D A     A

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDA DB CAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)          C          

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN)               AaBC  

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 6 55

Türkçe 20 11 6 55

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 1 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 0 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 0 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 3 30

Tarih 10 3 3 30

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 0 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 0 30

Din K.ve A.B. 10 3 0 30

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 0 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 0 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 0 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 0 80

İngilizce 10 8 0 80

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 0 50
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 0 5

Matematik 20 1 0 5

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 3 1 15

Fen 20 3 1 15

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 0 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 0 0 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 0 0 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 0 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 0 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 0 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA SARITAÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,772 311,160 72 96 165 1756 7484

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 1 16,67 83 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 2 1 1,67 8 8,58 8,87 5,13

Fen 20 14 1 13,67 68 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 60 6 58,00 64 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACDDDAB CBBABDD bBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBdA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CbCcBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)   A a B             

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CBCBDAC D  BA B DdDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 1 85

Türkçe 20 17 1 85

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 0 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 1 10

Matematik 20 2 1 10

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 1 70

Fen 20 14 1 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY KALAYCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,889 311,160 66 89 150 1511 6309

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 8 5 6,33 32 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 4 11,67 58 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 63 17 57,33 64 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBdCcDBABBCBBADDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAAbcbC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBAcDACbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  d DA  DaCCBCdaBb   

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BD DCBCdB Db CADBdBa

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 5 40

Matematik 20 8 5 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 4 65

Fen 20 13 4 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 0 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY YÜCESES 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
379,866 311,160 63 86 145 1466 6111

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 5 2 4,33 43 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 10 2 9,33 47 8,58 8,87 5,13

Fen 20 11 6 9,00 45 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 61 15 56,00 62 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACDDbbBBCBBABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) dDA AA B b

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCbDcABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCcDB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  a AB B BCCBD  AD b 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aBdBDbC DD  cbBCD Dd

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 2 50

Tarih 10 5 2 50

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 0 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 2 50

Matematik 20 10 2 50

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 6 50

Fen 20 10 6 50

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 1 33
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 0 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA MELİH MERT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
372,148 311,160 68 91 155 1628 6907

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 10 2 9,33 47 8,58 8,87 5,13

Fen 20 14 5 12,33 62 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 62 18 56,00 62 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDdBaCBBABDcddBb

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAcAACBBc

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADBABD 

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCbDd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  C      BCCdDAcADAC 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CadBDAdcD ABACBdDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 0 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 10 2 50

Matematik 20 10 2 50

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR İLMEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,992 311,160 78 103 176 1915 8262

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 7 1 6,67 33 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 4 11,67 58 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 57 14 52,33 58 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACDDDbBcdBcAB  CCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDbcAbCBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCA c BDa

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)    AB B B CB A c    

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aBdBDAC D cBACBC dDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 4 70

Türkçe 20 14 4 70

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 0 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 2 60

Din K.ve A.B. 10 6 2 60

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 0 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 0 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 1 35

Matematik 20 7 1 35

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 0 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 4 65

Fen 20 13 4 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 0 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YILDIZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,411 311,160 131 171 371 4525 22772

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 3 6 1,00 10 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 2 10 -1,33 -7 8,58 8,87 5,13

Fen 20 6 12 2,00 10 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 35 42 21,00 23 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBbac cABBCcBdacDbAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) bBdCAAbdDC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBAcDAC A

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dacbDBcC d

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  Cca bdbdd aCd c    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDdDCabdCba Bdbbad d

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 0 2 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 0 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 10 10

Matematik 20 2 10 10

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 3 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 12 30

Fen 20 6 12 30

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 0 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 2 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ERGÜN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,024 311,160 106 136 232 2621 11832

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 3 5 1,33 13 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 6 5 4,33 22 8,58 8,87 5,13

Fen 20 12 8 9,33 47 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 50 28 40,67 45 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCCcbBdBBCBBbcDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) dBBaAdc  b

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDdaDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) a bCbBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  aADA b  CCB dac    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCaCBbcDAbDaCcDBdBa

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 5 30

Tarih 10 3 5 30

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 0 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Following phone conversations 2 1 1 50
Describing simple processes 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 5 30

Matematik 20 6 5 30

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 2 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ÖZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,130 311,160 87 115 195 2148 9427

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 1 15,67 78 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 5 2 4,33 43 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 4 3 3,00 15 8,58 8,87 5,13

Fen 20 12 3 11,00 55 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 54 11 50,33 56 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DB CDD AaBCBBA DDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AaBC AaA  

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBbB ACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  dA      CCB d c    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN)  DCDCB AB  D dADBdBa

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 1 80

Türkçe 20 16 1 80

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 0 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 0 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 2 50

Tarih 10 5 2 50

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 0 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 3 20

Matematik 20 4 3 20

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 1 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 3 60

Fen 20 12 3 60

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 0 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KARABULUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
489,840 311,160 2 2 2 19 48

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 20 0 20,00 100 8,58 8,87 5,13

Fen 20 19 1 18,67 93 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 88 2 87,33 97 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBbCDDBABBCBBADDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) DCADADADBCCBCBDBAACB

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCABADDBCADBdBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 20 0 100

Matematik 20 20 0 100

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 3 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 19 1 95

Fen 20 19 1 95

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KUZEY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,027 311,160 104 134 229 2598 11705

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 4 3 3,00 30 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 7 2 6,33 32 8,58 8,87 5,13

Fen 20 12 4 10,67 53 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 48 21 41,00 46 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCC bddBBacBdDDbCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AadCAAc   

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) Cbd aa CbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CA    bdCCB B B    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCaC B  D CAaBdBd

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 0 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 3 40

Tarih 10 4 3 40

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 0 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 0 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 5 30

Din K.ve A.B. 10 3 5 30

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 0 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 2 35

Matematik 20 7 2 35

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 4 60

Fen 20 12 4 60

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 0 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR OKTAY ŞUÖZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,928 311,160 119 154 281 3356 15652

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 5 13 0,67 3 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 7 10,67 53 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 49 39 36,00 40 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) caddcaBbaBCBBADDDCcD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) bBBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) bbcAdcbdac

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  bAabcdacCCB Bcadcba

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDaaCcBADDaCAaaCBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 0 3 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 13 25

Matematik 20 5 13 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 2 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 2 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 3 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR AYDOĞDU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,390 311,160 34 51 77 751 3067

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 14 2 13,33 67 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 5 11,33 57 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 69 13 64,67 72 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACDDDbBBCBB BDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAAbBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) A CADcABbC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CAbBBDCADa

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  CAABDBCBCCBbA AD b 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN)  BdBDACBDDcBbCa DdDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 1 90

Türkçe 20 18 1 90

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 0 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 14 2 70

Matematik 20 14 2 70

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 5 65

Fen 20 13 5 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 0 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
PARSA ESMAEİLABADİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,411 311,160 80 105 178 1927 8334

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 4 4 2,67 27 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 11 3 10,00 50 8,58 8,87 5,13

Fen 20 9 6 7,00 35 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 56 18 50,00 56 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCdDbBABBCcBdDDDCA 

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) baBbAAb D 

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDB B dCDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  b DA AcBCCaCBD AA  

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDC CcBc a CbD  cb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 0 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 0 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 1 70

Din K.ve A.B. 10 7 1 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 0 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 0 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 3 55

Matematik 20 11 3 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 6 45

Fen 20 9 6 45

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 1 1 33
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ AKCAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,195 311,160 48 67 102 990 4032

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 0 8,00 80 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 11 1 10,67 53 8,58 8,87 5,13

Fen 20 15 4 13,67 68 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 66 12 62,00 69 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDABcCBBABaDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBBb

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCAbcAcD 

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBD A B

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  CA B B BCCBDA A  d 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aBdBDACBD cBcCBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 0 80

İngilizce 10 8 0 80

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 0 50
Understanding Internet related vocabulary 1 0 0 0
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 1 55

Matematik 20 11 1 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ CANPULAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
446,649 311,160 10 16 24 313 1152

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 15 3 14,00 70 8,58 8,87 5,13

Fen 20 18 2 17,33 87 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 78 10 74,67 83 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACDDbABBCBBABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCAacbBDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDaADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) B bbBDBCBCCBDA AcACD

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdBDACBDDABACBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 15 3 75

Matematik 20 15 3 75

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 3 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
RANA GÜNER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,121 311,160 93 123 206 2289 10149

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 5 9 2,00 10 8,58 8,87 5,13

Fen 20 15 5 13,33 67 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 59 25 50,67 56 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) ccCDDDbBBdBBdBcDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDAaAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCbDcAdbC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  C  Bc  BbbcDbbdb Ca

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdBDACaDDcBACBCDdDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 9 25

Matematik 20 5 9 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 0 2 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 2 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 2 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
RENGİN ASLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
440,611 311,160 15 25 34 387 1448

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 16 3 15,00 75 8,58 8,87 5,13

Fen 20 16 4 14,67 73 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 78 11 74,33 83 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDbBBCBBABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAcCBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADcABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BbbABDBCBCCBDAbA ACD

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdBDACaDDdBACBCDCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 16 3 80

Matematik 20 16 3 80

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 3 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 2 33
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 0 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 2 33
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA KOL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,628 311,160 113 146 253 2999 13822

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 6 2 5,33 53 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 6 0 6,00 60 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 4 5 2,33 12 8,58 8,87 5,13

Fen 20 10 7 7,67 38 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 48 19 41,67 46 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) Da a bBAcBCcBADD CAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) da CAADA C

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CD A DAC  

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) ab c     aCBCa    C 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCaCcDd D dADc db

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 5 60

Türkçe 20 12 5 60

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 2 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 0 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 2 60

Tarih 10 6 2 60

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 0 60

Din K.ve A.B. 10 6 0 60

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 0 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 7 50

Fen 20 10 7 50

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH KARAKOÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,275 311,160 111 143 248 2934 13448

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 6 5 4,33 22 8,58 8,87 5,13

Fen 20 10 9 7,00 35 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 49 30 39,00 43 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCCDcdbBBCcBbDD CbD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) caBCAADbDC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) dDcbcDACbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) dDACDBBCAd

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  b cAcA  bCB B B  a 

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDdadcbcAAD BCADadcC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 2 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 0 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 0 1 0
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 5 30

Matematik 20 6 5 30

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 1 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 0 67
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 9 50

Fen 20 10 9 50

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH SARIKAYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,198 311,160 30 47 72 726 2948

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 11 2 10,33 52 8,58 8,87 5,13

Fen 20 18 1 17,67 88 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 71 10 67,67 75 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DB aDDBABBCcBbDDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAAbADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBdBaACbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  dADA  DdCCBCBDB    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCABADDBCAD CBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 2 55

Matematik 20 11 2 55

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 18 1 90

Fen 20 18 1 90

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAYER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
419,158 311,160 24 38 59 663 2663

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 13 3 12,00 60 8,58 8,87 5,13

Fen 20 16 3 15,00 75 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 74 11 70,33 78 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDbBaCBBABcDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDaADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)   AABDB dCCBDAcd ACD

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdBDACBDDABACBCa DB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 1 1 50
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 13 3 65

Matematik 20 13 3 65

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 3 80

Fen 20 16 3 80

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
SENİHA COŞKUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
453,019 311,160 6 10 17 243 887

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 16 3 15,00 75 8,58 8,87 5,13

Fen 20 18 2 17,33 87 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 81 8 78,33 87 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCCDDBABBCBBbDDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBbAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CADADADBCCBCBDBbbdB

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCABADDBCADBdBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 16 3 80

Matematik 20 16 3 80

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
URAZ ERSELİH 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
497,969 311,160 1 1 1 2 8

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 20 0 20,00 100 8,58 8,87 5,13

Fen 20 20 0 20,00 100 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 89 1 88,67 99 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) ABBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBaCAC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) DCADADADBCCBCBDBAACB

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBCABADDBCADBCBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 20 0 100

Türkçe 20 20 0 100

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 20 0 100

Matematik 20 20 0 100

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 3 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 3 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 20 0 100

Fen 20 20 0 100

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KAPLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
360,960 311,160 77 102 175 1892 8146

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 0 8,00 80 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 10 4 8,67 43 8,58 8,87 5,13

Fen 20 15 4 13,67 68 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 61 20 54,33 60 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCdabBccabdBbDDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) bBBCAADADC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBABDACbA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDB CA 

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT) DC DA dbBCC CB  bA d

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCaCBdcBAcDBCAD CBC

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 0 80

İngilizce 10 8 0 80

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 10 4 50

Matematik 20 10 4 50

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 1 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 0 0 0
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR  BATUR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
285,604 311,160 126 163 311 3737 17799

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 4 6 2,00 20 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 4 5 2,33 23 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 5 7 2,67 13 8,58 8,87 5,13

Fen 20 12 7 9,67 48 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 38 40 24,67 27 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DACcDDbBcbBabB adCB 

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CadbAcaBdA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) AabcbdAaDd

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CbCdcDabD 

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  CAbacdaBC   A d  b 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) CaCBaACdabbBACBb CDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 1 50
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 1 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 1 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 2 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 0 1 0
Making simple inquiries 2 1 1 50
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 0 2 0
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 5 7 25

Matematik 20 5 7 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 1 0
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 1 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 2 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 0 1 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 0 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 0 3 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,493 311,160 123 158 289 3447 16138

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 2 0 2,00 20 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 7,18 3,86

Fen 20 13 7 10,67 53 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 41 17 35,33 39 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cBC  c c BCcBbDDDCAc

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR)  B C      

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CDBAcDAbDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBaCbC

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (FEN) BDCDCaCcBAbcBCADdbBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 6 50

Türkçe 20 10 6 50

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 1 1 33
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 0 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 0 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 0 20

Tarih 10 2 0 20

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 0 0 0
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 0 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 0 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 0 1 0
Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 3 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 1 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
YANKI ÇETİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
405,987 311,160 42 61 92 891 3636

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 13 6 11,00 55 8,58 8,87 5,13

Fen 20 14 6 12,00 60 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 72 17 66,33 74 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDbBBCBBABDDCdBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBBd

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) dACBBDCADB

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT) BbbABDBCBCCBbbDAcAd 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) aBdBDACdDcABAaBCaCDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 13 6 65

Matematik 20 13 6 65

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 2 0 67
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 1 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 2 1 67
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 2 0 100
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 1 0
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT AYAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,418 311,160 105 135 231 2613 11788

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 5 4 3,67 37 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 8 2 7,33 37 8,58 8,87 5,13

Fen 20 9 7 6,67 33 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 50 21 43,00 48 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBb Dbd aBCcBADDcCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) AaBbcAcAD 

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CD AcDAC A

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAb

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  CADd c  CCB B B    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BbdaCB cB  DcCAD dBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 0 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 0 1 0
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 1 70

Din K.ve A.B. 10 7 1 70

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 1 1 50
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 0 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 8 2 40

Matematik 20 8 2 40

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 1 1 33
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 7 45

Fen 20 9 7 45

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 1 1 50
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS ERDEM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,614 311,160 102 132 227 2566 11528

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 4 1 3,67 37 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 5 2 4,33 22 8,58 8,87 5,13

Fen 20 14 2 13,33 67 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 47 15 42,00 47 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCdcbB B bcBdDDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR)   BCAAb   

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) bcBb   C A

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) BDACDBBCAd

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  a cA    CCB B      

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BD DCB A d D CADBCBb

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 1 0 50
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 1 40

Tarih 10 4 1 40

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 0 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 0 0 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 3 30

Din K.ve A.B. 10 3 3 30

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 0 1 0
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 0 0 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about Internet habits 1 1 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 2 25

Matematik 20 5 2 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 0 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 0 0 0
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 2 65

Fen 20 13 2 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 0 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 1 1 33
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 2 0 67
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 0 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 2 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 0 0 0
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYDIN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,069 311,160 86 114 192 2111 9217

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 5 4 3,67 18 8,58 8,87 5,13

Fen 20 14 6 12,00 60 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 56 23 48,33 54 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) DBCaDcBABBCaBADDDCAD

Cevap Anh. B DBCCDDBABBCBBADDDCAD

Sözel (TAR) baBCbAbAcC

Cevap Anh. B ABBCAADADC

Sözel (DİN) CadABDACDA

Cevap Anh. B CDBABDACDA

Sözel (İNG) daACDBBCAb

Cevap Anh. B BDACDBBCAC

Sayısal (MAT)  C Db  D aCBa  c    

Cevap Anh. B DCADADADBCCBCBDBAACB

Sayısal (FEN) BDCDCBbcBADDaCAacCBa

Cevap Anh. B BDCDCBCA4ADDBCADBCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 2 1 67
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 1 1 50
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 0 1 0
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Talking about Internet habits 1 0 1 0
Understanding Internet related vocabulary 1 0 1 0
Following phone conversations 2 2 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Talking about personal traits/Vocabulary 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 4 25

Matematik 20 5 4 25

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 0 0 0
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 1 1 50
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 1 0 33
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 0 1 0
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 0 1 0
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 0 1 0
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 0 0 0
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 0 1 0
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL BOZKURT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
421,306 311,160 22 35 55 630 2507

Puanı Hesaplanan: 176 480 5681 30138

Katılımlar: 134 176 480 5684 30145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,32 13,34 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,80 6,95 4,70

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,62 6,62 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 7,18 3,86

Matematik 20 14 2 13,33 67 8,58 8,87 5,13

Fen 20 13 6 11,00 55 11,97 11,94 7,96

Toplam: 90 74 11 70,33 78 54,07 54,50 35,54

Sözel (TÜR) cACDDDABBaBBABDDCCBD

Cevap Anh. A DACDDDABBCBBABDDCCBD

Sözel (TAR) CDADAACBBA

Cevap Anh. A CDADAACBBA

Sözel (DİN) ADCADBABDC

Cevap Anh. A ADCADBABDC

Sözel (İNG) CACBBDCADd

Cevap Anh. A CACBBDCADB

Sayısal (MAT)  aAAB BCBCCBDA ADAb 

Cevap Anh. A BCAABDBCBCCBDADADACD

Sayısal (FEN) bBdB ACBDDdBcCBCabDB

Cevap Anh. A CBCBDACBDDA4ACBCDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. (Sözcükte Anlam) 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. (Deyimler ve Atasözleri) 1 1 0 100
T.8.3.13. Okuduklarını özetler. (Cümlede Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Söz Sanatları) 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. (Parçada Anlam) 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Parçada Anlatım) 1 1 0 100
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Noktalama İşaretleri) 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. (Parçada Yapı) 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Metin Türleri) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Cümlenin Ögeleri) 2 2 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsiler) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (Yazım Kuralları) 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. (Tablo, grafik Yorumlama) 3 3 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. (Sözel Mantık) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Atatürk’ün kişiliği) 2 2 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun  kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. (Balkan savaşları)1 1 0 100
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. (I. Dünya Savaşı) 1 1 0 100
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum surecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Millî cemiyetler) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Erzurum Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Sivas Kongresi) 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. (Amasya görüşmeleri) 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Güney cephesi)1 1 0 100
8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. (Moskova Antlaşması) 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (Toplumsal yasalar) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Sünnetullah) 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. (İnsanın iradesi) 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. (Hz. Musa) 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. (Zekât ibadeti) 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. (Dinin gayesi) 2 2 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. (Sadaka-i cariye) 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. (Evrenin mükemmel işleyişi) 1 1 0 100
8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. (Ayet el-Kürsi) 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Talking about personal traits/Vocabulary 1 1 0 100
Accepting and refusing 1 1 0 100
Making simple inquiries 2 2 0 100
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing simple processes 1 1 0 100
Following phone conversations 2 2 0 100
Understanding Internet related vocabulary 1 1 0 100
Talking about Internet habits 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 14 2 70

Matematik 20 14 2 70

8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 3 1 0 33
8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 1 0 1 0
8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.(VERİ ANALİZİ)3 2 0 67
8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi aÃb şeklinde yazar ve aÃb şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. (KAREKÖKLÜ İFADELER)1 1 0 100
8.5.1.5 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. (BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI) 3 3 0 100
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (CEBİRSEL İFADELER) 2 1 0 50
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. (KAREKÖKLÜ İFADELER) 2 2 0 100
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 1 1 0 100
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar. (CEBİRSEL İFADELER) 1 1 0 100
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanla-rını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)2 2 0 100
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  (MEVSİMLERİN OLUŞUMU) 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. (İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ) 2 2 0 100
F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. (DNA VE GENETİK KOD) 2 0 2 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. (MUTASYON VE MODİFİKASYON) 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. (ADAPTASYON) 1 0 0 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. (KALITIM) 3 3 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. (BASINÇ) 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. (BASINÇ) 3 2 1 67
F.8.4.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. (ASİT VE BAZLAR) 1 1 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. (PERİYODİK SİS-TEM) 1 1 0 100
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. (FİZİKSEL VE KİM-YASAL DEĞİŞİMLER)1 1 0 100
F.8.4.4.3. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. (ASİT VE BAZLAR) 1 0 1 0
