
SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
65,000 57,670 24 36 36 36 36

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 3 16,25 65 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 17 3 16,25 65 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBB C ebDEEDDAA   e

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 17 3 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
5,000 57,670 49 77 77 77 77

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 5 15 1,25 5 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 5 15 1,25 5 15,14 14,42 14,42

Matematik EcbeDdddcdadBaDb b  cbE  

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 5 15 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SAFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
71,000 57,670 17 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 5 17,75 71 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 19 5 17,75 71 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBBeCbBDDEEDD AdEcb

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 19 5 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAGCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
92,000 57,670 3 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 0 23,00 92 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 23 0 23,00 92 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBB C BDDEEDDAACEAC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 23 0 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
76,000 57,670 10 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 0 19,00 76 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 19 0 19,00 76 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBB C BDDE D AA E C

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 19 0 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 57,670 29 43 43 43 43

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 2 15,50 62 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 16 2 15,50 62 15,14 14,42 14,42

Matematik EBC bCBBBbC BD   D AA EAC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 16 2 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
66,000 57,670 23 34 34 34 34

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 2 16,50 66 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 17 2 16,50 66 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBB C aDDE DD ACb  

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 17 2 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 57,670 29 43 43 43 43

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 2 15,50 62 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 16 2 15,50 62 15,14 14,42 14,42

Matematik EBC DeBBdCC B D ED  ACEA 

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 16 2 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 57,670 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 25 0 25,00 100 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 25 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
65,000 57,670 24 36 36 36 36

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 3 16,25 65 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 17 3 16,25 65 15,14 14,42 14,42

Matematik EBdADCBBBaCeBD EED  A E C

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 17 3 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
35,000 57,670 45 64 64 64 64

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 5 8,75 35 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 10 5 8,75 35 15,14 14,42 14,42

Matematik EBbADCBB    Bb a D  c  cC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 10 5 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
91,000 57,670 4 7 7 7 7

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 1 22,75 91 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 23 1 22,75 91 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBBCCbBDDEEDDAA EAC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 23 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
67,000 57,670 21 31 31 31 31

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 1 16,75 67 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 17 1 16,75 67 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBBCC B DEED A a   

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 17 1 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
79,000 57,670 9 14 14 14 14

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 1 19,75 79 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 20 1 19,75 79 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBB C BDDEEDDAA  cC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 20 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 57,670 13 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 1 18,75 75 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 19 1 18,75 75 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBB C BcD ED AA EAC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 19 1 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 0 8 -2,00 -8 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 0 8 -2,00 -8 15,14 14,42 14,42

Matematik dc beddd          b      

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 0 8 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
50,000 57,670 41 59 59 59 59

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 2 12,50 50 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 13 2 12,50 50 15,14 14,42 14,42

Matematik EBC DCBBB C B  a D  A  dC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 13 2 52



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
71,000 57,670 17 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 1 17,75 71 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 18 1 17,75 71 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBB CcBD EED AAC   

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 18 1 72



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
65,000 57,670 24 36 36 36 36

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 7 16,25 65 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 18 7 16,25 65 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBBdCcBDaEEDbdAaEdC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 18 7 72



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 57,670 29 43 43 43 43

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 2 15,50 62 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 16 2 15,50 62 15,14 14,42 14,42

Matematik EBC DCBBBCC B  E DcAAd A 

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 16 2 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
52,000 57,670 37 53 53 53 53

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 4 13,00 52 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 14 4 13,00 52 15,14 14,42 14,42

Matematik dBCbDCBB  CeB c ED  ACE C

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 14 4 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
68,000 57,670 20 30 30 30 30

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 0 17,00 68 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 17 0 17,00 68 15,14 14,42 14,42

Matematik EB ADCBB CC BD E D  ACEA 

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 17 0 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
67,000 57,670 21 31 31 31 31

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 1 16,75 67 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 17 1 16,75 67 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBB C B Da D AA EA 

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 17 1 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 57,670 29 43 43 43 43

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 2 15,50 62 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 16 2 15,50 62 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBBaC BD EcD  AC   

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 16 2 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 57,670 2 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 24 1 23,75 95 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBBCCABDDEEDaAACEAC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 24 1 96



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
56,000 57,670 35 51 51 51 51

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 0 14,00 56 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 14 0 14,00 56 15,14 14,42 14,42

Matematik  BC DCBBB C B  EED  AC   

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 14 0 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL A *EMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
63,000 57,670 27 39 39 39 39

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 1 15,75 63 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 16 1 15,75 63 15,14 14,42 14,42

Matematik  BCADCBB  C eDDE D AACE  

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 16 1 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAANBERK GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
43,000 57,670 42 61 61 61 61

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 5 10,75 43 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 12 5 10,75 43 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCAD  BB C e baED bA Eb 

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 12 5 48



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KUKUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
61,000 57,670 34 48 48 48 48

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 3 15,25 61 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 16 3 15,25 61 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBBaC BDDacDDA     

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 16 3 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
40,000 57,670 43 62 62 62 62

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 4 10,00 40 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 11 4 10,00 40 15,14 14,42 14,42

Matematik EB ADCBBB  Ae Da e  Aa   

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 11 4 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
52,000 57,670 37 53 53 53 53

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 4 13,00 52 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 14 4 13,00 52 15,14 14,42 14,42

Matematik EBbADeBBB CABD aaD AA    

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 14 4 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
81,000 57,670 8 13 13 13 13

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 3 20,25 81 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 21 3 20,25 81 15,14 14,42 14,42

Matematik EBeADCBBBaCABDDEEDaAA EAC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 21 3 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KÜÇÜKBIYIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
53,000 57,670 36 52 52 52 52

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 3 13,25 53 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 14 3 13,25 53 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBB  C c bE D AA cA 

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 14 3 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
52,000 57,670 37 53 53 53 53

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 0 13,00 52 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 13 0 13,00 52 15,14 14,42 14,42

Matematik EBC DCBBB C   D ED  A    

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 13 0 52



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
27,000 57,670 47 71 71 71 71

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 7 1 6,75 27 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 7 1 6,75 27 15,14 14,42 14,42

Matematik  B  bCBBB        D  A    

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 7 1 28



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REHA ORAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
76,000 57,670 10 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 4 19,00 76 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 20 4 19,00 76 15,14 14,42 14,42

Matematik EBeADbBBB CABDDEEDaAAaEAC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 20 4 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
63,000 57,670 27 39 39 39 39

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 1 15,75 63 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 16 1 15,75 63 15,14 14,42 14,42

Matematik  BCADCBBB CeBDDE D AA    

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 16 1 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE ÇAVDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
38,000 57,670 44 63 63 63 63

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 2 9,50 38 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 10 2 9,50 38 15,14 14,42 14,42

Matematik EBd DCBB      DE D  A c  

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 10 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERSİVRİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
83,000 57,670 7 12 12 12 12

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 1 20,75 83 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 21 1 20,75 83 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCbDCBBB CABDDE DDAACEA 

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 21 1 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ŞENTÜ K 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
76,000 57,670 10 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 0 19,00 76 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 19 0 19,00 76 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBB C BD E DDAA  AC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 19 0 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
70,000 57,670 19 29 29 29 29

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 2 17,50 70 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 18 2 17,50 70 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBB C B DEED AAaEd 

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 18 2 72



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 57,670 13 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 1 18,75 75 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 19 1 18,75 75 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBB C BDDEcD AA  AC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 19 1 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
87,000 57,670 5 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 1 21,75 87 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 22 1 21,75 87 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBBCCABDDEED AA EAb

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 22 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
73,000 57,670 16 25 25 25 25

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 3 18,25 73 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 19 3 18,25 73 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADbBcB CAB DEED AAdEAC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 19 3 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ULAŞ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 2 8 0,00 0 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 2 8 0,00 0 15,14 14,42 14,42

Matematik de A   *B  d a b  a c    

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 2 8 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR FİDAN GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
52,000 57,670 37 53 53 53 53

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 4 13,00 52 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 14 4 13,00 52 15,14 14,42 14,42

Matematik  BCeDCBBB C BDDaED ce  A 

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 14 4 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
15,000 57,670 48 73 73 73 73

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 4 1 3,75 15 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 4 1 3,75 15 15,14 14,42 14,42

Matematik E     a     B    D  A    

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 4 1 16



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
87,000 57,670 5 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 1 21,75 87 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 22 1 21,75 87 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBB C BDDbEDDAACEAC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 22 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
34,000 57,670 46 65 65 65 65

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 2 8,50 34 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 9 2 8,50 34 15,14 14,42 14,42

Matematik EBd DCBBB   B    e  A    

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 9 2 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ TÜRE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 57,670 29 43 43 43 43

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 2 15,50 62 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 16 2 15,50 62 15,14 14,42 14,42

Matematik EBeADCBBB C B DaED  ACE  

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 16 2 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHLVN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
74,000 57,670 15 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 51 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 2 18,50 74 15,14 14,42 14,42

Toplam: 25 19 2 18,50 74 15,14 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBB C BDDEEDDAA a e

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 19 2 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
30,000 57,670 23 69 69 69 69

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 6 7,50 30 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 9 6 7,50 30 13,19 14,42 14,42

Matematik  BbADaBB    B a  D AA dde

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 9 6 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EFE GÜNDOĞDU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
7,000 57,670 27 75 75 75 75

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 2 1 1,75 7 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 2 1 1,75 7 13,19 14,42 14,42

Matematik        B       a    A    

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 2 1 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
60,000 57,670 16 50 50 50 50

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 0 15,00 60 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 15 0 15,00 60 13,19 14,42 14,42

Matematik EB ADCBBB   BDDEED  A    

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 15 0 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADELAL KOYUNCU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
63,000 57,670 13 39 39 39 39

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 1 15,75 63 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 16 1 15,75 63 13,19 14,42 14,42

Matematik EBbADCBBB C B D ED AA E  

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 16 1 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYORAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
63,000 57,670 13 39 39 39 39

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 1 15,75 63 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 16 1 15,75 63 13,19 14,42 14,42

Matematik  BCADCBBB C BD E Db AC A 

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 16 1 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CANPOLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 57,670 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 25 0 25,00 100 13,19 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 25 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAKCAN TURAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
31,000 57,670 22 68 68 68 68

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 5 7,75 31 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 9 5 7,75 31 13,19 14,42 14,42

Matematik EBecDCBB  d    b    ACE d

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 9 5 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU ERSOY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
49,000 57,670 19 60 60 60 60

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 3 12,25 49 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 13 3 12,25 49 13,19 14,42 14,42

Matematik EBCeDCBB CC eD E D  Aa   

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 13 3 52



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÖZBEK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
32,000 57,670 21 67 67 67 67

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 0 8,00 32 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 8 0 8,00 32 13,19 14,42 14,42

Matematik EBCADCBB                 

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 8 0 32



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 57,670 7 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 1 18,75 75 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 19 1 18,75 75 13,19 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBBC  BDDEED AAaE  

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 19 1 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TUANA ÖLÇÜLER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
28,000 57,670 24 70 70 70 70

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 4 7,00 28 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 8 4 7,00 28 13,19 14,42 14,42

Matematik  BCADdBB  C e       e cA 

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 8 4 32



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
52,000 57,670 17 53 53 53 53

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 0 13,00 52 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 13 0 13,00 52 13,19 14,42 14,42

Matematik EB ADCBB  C   DE D  A  A 

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 13 0 52



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN ONUR ATEŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
6,000 57,670 28 76 76 76 76

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 2 2 1,50 6 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 2 2 1,50 6 13,19 14,42 14,42

Matematik     bCdB                 

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 2 2 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN UÇAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 57,670 7 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 1 18,75 75 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 19 1 18,75 75 13,19 14,42 14,42

Matematik EBCADCBB  C BDDEEDcAA EA 

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 19 1 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 57,670 2 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 24 1 23,75 95 13,19 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBBCCABDDaEDDAACEAC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 24 1 96



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
61,000 57,670 15 48 48 48 48

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 3 15,25 61 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 16 3 15,25 61 13,19 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBB C B DE Db AaEd 

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 16 3 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERTALİ EVGİN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
51,000 57,670 18 58 58 58 58

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 1 12,75 51 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 13 1 12,75 51 13,19 14,42 14,42

Matematik  BCbDCBBB C B DE   A    C

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 13 1 52



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SAB 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 57,670 5 11 11 11 11

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 3 21,25 85 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 22 3 21,25 85 13,19 14,42 14,42

Matematik EBCeDCBBBCCcBDDEEDDAAdEAC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 22 3 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
66,000 57,670 12 34 34 34 34

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 2 16,50 66 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 17 2 16,50 66 13,19 14,42 14,42

Matematik EB  DCBBB  eBDDbED  ACEAC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 17 2 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
67,000 57,670 11 31 31 31 31

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 1 16,75 67 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 17 1 16,75 67 13,19 14,42 14,42

Matematik EBbADCBBBCC BDDE D AA    

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 17 1 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
88,000 57,670 4 8 8 8 8

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 0 22,00 88 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 22 0 22,00 88 13,19 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBB C BDDEEDDAACEA 

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 22 0 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
33,000 57,670 20 66 66 66 66

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 3 8,25 33 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 9 3 8,25 33 13,19 14,42 14,42

Matematik  BCbDCBBB   e D     A  e 

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 9 3 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 57,670 7 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 1 18,75 75 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 19 1 18,75 75 13,19 14,42 14,42

Matematik EBCADeBB  C BDDEED AA EAC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 19 1 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA YÜKSEL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
5,000 57,670 29 77 77 77 77

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 3 7 1,25 5 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 3 7 1,25 5 13,19 14,42 14,42

Matematik  ead adB    B c  D  d    

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 3 7 12



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE GÖNÜLTAŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
14,000 57,670 26 74 74 74 74

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 5 6 3,50 14 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 5 6 3,50 14 13,19 14,42 14,42

Matematik  BbAbCdB  C da   b       

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 5 6 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SU ALKAÇ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
78,000 57,670 6 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 2 19,50 78 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 20 2 19,50 78 13,19 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBBCC BDDEEDcAACc  

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC
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100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 20 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
72,000 57,670 10 26 26 26 26

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 0 18,00 72 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 18 0 18,00 72 13,19 14,42 14,42

Matematik  BCADCBBB C BDDEED  A E C

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 18 0 72



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
5,000 57,670 29 77 77 77 77

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 3 7 1,25 5 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 3 7 1,25 5 13,19 14,42 14,42

Matematik  c cba    e B  b D  A a  

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 3 7 12



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAKİ POLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
22,000 57,670 25 72 72 72 72

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 6 2 5,50 22 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 6 2 5,50 22 13,19 14,42 14,42

Matematik     bCdBB   B    D  A    

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 6 2 24



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 04 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 57,670 2 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 79 79 79 79

Katılımlar: 30 81 81 81 81

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 13,19 14,42 14,42

Toplam: 25 24 1 23,75 95 13,19 14,42 14,42

Matematik EBCADCBBBCCABDDEEDbAACEAC

Cevap Anahtarı A EBCADCBBBCCABDDEEDDAACEAC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 25 24 1 96
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