
SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARİF GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
32,000 39,580 44 73 73 73 111

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 4 8,00 32 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 9 4 8,00 32 11,57 10,93 9,89

Matematik    C   Ced  Dd D AEcBCA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 0 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 4 3 29
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 1 57



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
35,000 39,580 42 67 67 67 97

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 5 8,75 35 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 10 5 8,75 35 11,57 10,93 9,89

Matematik d ae BDCAC cDeAD  E B    

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 8 2 57
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 0 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
40,000 39,580 37 61 61 61 85

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 4 10,00 40 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 11 4 10,00 40 11,57 10,93 9,89

Matematik BaCd BDCbC dD  DE ED     

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 6 2 43
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 0 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SAFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 39,580 3 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 3 21,25 85 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 22 3 21,25 85 11,57 10,93 9,89

Matematik BECCABDCAeBaDBADEAEDBCAAe

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 4 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 12 2 86
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
56,000 39,580 19 33 33 33 39

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 8 14,00 56 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 16 8 14,00 56 11,57 10,93 9,89

Matematik daCd BDCcCaEDBdDEdEDBCAdD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 3 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 8 5 57
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
42,000 39,580 34 57 57 57 78

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 6 10,50 42 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 12 6 10,50 42 11,57 10,93 9,89

Matematik d  C BDC C  aBAcEbEcBCAb 

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 6 4 43
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
50,000 39,580 25 45 45 45 56

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 6 12,50 50 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 14 6 12,50 50 11,57 10,93 9,89

Matematik da d BDCAC cDd DEdEDBCA D

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 7 3 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
57,000 39,580 18 30 30 30 36

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 3 14,25 57 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 15 3 14,25 57 11,57 10,93 9,89

Matematik B  b BDCAC aDBADEdEDBC   

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 9 2 64
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 0 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 39,580 1 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 24 1 23,75 95 11,57 10,93 9,89

Matematik BaCCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 1 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 14 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
51,000 39,580 24 41 41 41 51

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 5 12,75 51 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 14 5 12,75 51 11,57 10,93 9,89

Matematik B Ce BDCdCB DaAcE EDcCA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 7 3 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAKCAN TURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 2 13 -1,25 -5 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 2 13 -1,25 -5 11,57 10,93 9,89

Matematik e    cDbc B  abccbaed   c

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 2 7 14
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 5 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
65,000 39,580 16 25 25 25 28

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 7 16,25 65 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 18 7 16,25 65 11,57 10,93 9,89

Matematik BaCecaDCdCBEDBADEeEDBCAbD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 9 5 64
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA EYMEN OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
24,000 39,580 47 81 81 81 132

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 8 6,00 24 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 8 8 6,00 24 11,57 10,93 9,89

Matematik BaCe   Ccd aeBdDEdED     

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 3 6 21
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 0 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
44,000 39,580 29 51 51 51 69

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 4 11,00 44 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 12 4 11,00 44 11,57 10,93 9,89

Matematik Bc CA DebCa D ADEAE B    

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 7 3 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 0 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
50,000 39,580 25 45 45 45 56

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 6 12,50 50 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 14 6 12,50 50 11,57 10,93 9,89

Matematik daCCABDCAC  D dbEdEeBCA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 7 3 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜÇEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
82,000 39,580 4 7 7 7 7

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 2 20,50 82 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 21 2 20,50 82 11,57 10,93 9,89

Matematik B CCABDCACBaDBADEdEDBCAA 

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 0 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 12 2 86
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 6 0 86



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
24,000 39,580 47 81 81 81 132

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 8 6,00 24 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 8 8 6,00 24 11,57 10,93 9,89

Matematik B dCbaDCcCBa BdbEd       

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 5 7 36
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 0 14



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
66,000 39,580 15 23 23 23 26

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 2 16,50 66 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 17 2 16,50 66 11,57 10,93 9,89

Matematik B CC dDCAC EDdADE EDBCA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 0 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 8 2 57
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 6 0 86



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
69,000 39,580 11 18 18 18 21

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 3 17,25 69 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 18 3 17,25 69 11,57 10,93 9,89

Matematik BadCABDCAC EDBAD cEDBCA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 11 1 79
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 0 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
45,000 39,580 28 50 50 50 66

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 3 11,25 45 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 12 3 11,25 45 11,57 10,93 9,89

Matematik Ba C BDCcC  c ADE E BC   

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 6 2 43
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 0 57



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
71,000 39,580 10 17 17 17 19

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 5 17,75 71 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 19 5 17,75 71 11,57 10,93 9,89

Matematik BaCC BDCeCBacBADEdEDBCAAD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 1 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 9 4 64
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
7,000 39,580 53 97 97 97 164

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 4 9 1,75 7 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 4 9 1,75 7 11,57 10,93 9,89

Matematik      cDC d Eca e    dbcdD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 3 6 21
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 3 14



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CÖMERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
7,000 39,580 53 97 97 97 164

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 3 5 1,75 7 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 3 5 1,75 7 11,57 10,93 9,89

Matematik B     D c   ce eEe       

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 0 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 1 5 7
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 0 14



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
37,000 39,580 39 64 64 64 92

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 3 9,25 37 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 10 3 9,25 37 11,57 10,93 9,89

Matematik B CC BDC dBaeBAD         

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 0 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 7 3 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TUANA ÖLÇÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
9,000 39,580 51 95 95 95 161

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 4 7 2,25 9 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 4 7 2,25 9 11,57 10,93 9,89

Matematik d     bCcd  DcdD b  B    

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 3 6 21
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 0 14



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TUNA TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 39,580 2 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 23 2 22,50 90 11,57 10,93 9,89

Matematik BaCCABDCACBEDBADEeEDBCAAD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 1 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 13 1 93
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
36,000 39,580 41 66 66 66 95

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 4 9,00 36 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 10 4 9,00 36 11,57 10,93 9,89

Matematik B dCA  CdC cDdAD  E B    

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 6 3 43
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 0 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
4,000 39,580 56 103 103 103 170

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 1 0 1,00 4 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 1 0 1,00 4 11,57 10,93 9,89

Matematik                 E        

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 0 14



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ARDA ÜRETÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
30,000 39,580 46 76 76 76 119

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 10 7,50 30 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 10 10 7,50 30 11,57 10,93 9,89

Matematik BbdCbdDadC  cc DEeEbBCA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 3 7 21
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HARU  ONUR ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
32,000 39,580 44 73 73 73 111

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 0 8,00 32 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 8 0 8,00 32 11,57 10,93 9,89

Matematik    C   C     B D  ED CA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 0 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 3 0 21
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 0 57



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
43,000 39,580 32 54 54 54 73

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 5 10,75 43 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 12 5 10,75 43 11,57 10,93 9,89

Matematik B d  BDdAd aDdAD  EDBCA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 6 4 43
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 0 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAANBERK GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
34,000 39,580 43 70 70 70 103

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 6 8,50 34 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 10 6 8,50 34 11,57 10,93 9,89

Matematik BaCC BDC e cc A EdE  aA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 1 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 4 4 29
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 1 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM *AKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
37,000 39,580 39 64 64 64 92

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 7 9,25 37 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 11 7 9,25 37 11,57 10,93 9,89

Matematik BddC BDCcC  a ADEdE Bd c 

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 6 4 43
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 1 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
72,000 39,580 7 13 13 13 15

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 4 18,00 72 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 19 4 18,00 72 11,57 10,93 9,89

Matematik BaCCABDCACcEDBdDEdEDBCA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 1 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 10 3 71
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 6 0 86



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SABUNCUOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
73,000 39,580 6 11 11 11 13

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 3 18,25 73 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 19 3 18,25 73 11,57 10,93 9,89

Matematik dE CABDCACB DBADEedDBC AD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 12 1 86
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÖRKLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
44,000 39,580 29 51 51 51 69

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 8 11,00 44 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 13 8 11,00 44 11,57 10,93 9,89

Matematik BaCdABDCACecD AeEdEec A  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 8 4 57
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 2 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
60,000 39,580 17 27 27 27 32

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 4 15,00 60 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 16 4 15,00 60 11,57 10,93 9,89

Matematik B CC  DCAdBaDB DE EeBdAAD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 0 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 8 2 57
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 2 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
68,000 39,580 13 21 21 21 24

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 4 17,00 68 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 18 4 17,00 68 11,57 10,93 9,89

Matematik daCCABDCAC EDdADEeE BCA D

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 10 2 71
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 6 0 86



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
40,000 39,580 37 61 61 61 85

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 8 10,00 40 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 12 8 10,00 40 11,57 10,93 9,89

Matematik db C BeCcC aDBAc dEDBCAd 

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 6 6 43
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 0 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
21,000 39,580 49 84 84 84 139

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 6 3 5,25 21 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 6 3 5,25 21 11,57 10,93 9,89

Matematik d  C   CbC  e AD   D     

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 4 2 29
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 0 14



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REHA ORAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
52,000 39,580 23 40 40 40 49

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 4 13,00 52 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 14 4 13,00 52 11,57 10,93 9,89

Matematik daCCABDCAC  D ADEeE B   c

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 9 1 64
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 1 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
53,000 39,580 20 36 36 36 44

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 3 13,25 53 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 14 3 13,25 53 11,57 10,93 9,89

Matematik B  d  DCdC  DB DEbEDBCA D

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 6 2 43
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH EGE SEFA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
8,000 39,580 52 96 96 96 162

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 4 8 2,00 8 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 4 8 2,00 8 11,57 10,93 9,89

Matematik ab e  DC   bae D da B    

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 3 4 21
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 1 14



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
41,000 39,580 36 59 59 59 81

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 7 10,25 41 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 12 7 10,25 41 11,57 10,93 9,89

Matematik  cee  DCdC EDcdDE EDBCAc 

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 6 4 43
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 6 0 86



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA YÜKSEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
6,000 39,580 55 100 100 100 167

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 3 6 1,50 6 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 3 6 1,50 6 11,57 10,93 9,89

Matematik        eA      D  c dbcdD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 2 2 14
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 4 14



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERSİVRİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
72,000 39,580 7 13 13 13 15

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 4 18,00 72 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 19 4 18,00 72 11,57 10,93 9,89

Matematik ddCCABDCACaEDBADEbE BCAA 

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 12 2 86
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 0 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 39,580 5 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 4 20,00 80 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 21 4 20,00 80 11,57 10,93 9,89

Matematik BaCCABDCACBdDaADEeEDBCAAD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 1 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 11 3 79
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ŞENTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
53,000 39,580 20 36 36 36 44

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 3 13,25 53 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 14 3 13,25 53 11,57 10,93 9,89

Matematik B CC  DCAC a dADc EDBC A 

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 0 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 7 2 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 1 57



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
68,000 39,580 13 21 21 21 24

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 4 17,00 68 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 18 4 17,00 68 11,57 10,93 9,89

Matematik B CCcBDCAC aDBADEdEbBCA D

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 0 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 9 3 64
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
72,000 39,580 7 13 13 13 15

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 4 18,00 72 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 19 4 18,00 72 11,57 10,93 9,89

Matematik BaCCABDCAC aaBADEAEeBCA D

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 1 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 10 2 71
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
43,000 39,580 32 54 54 54 73

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 5 10,75 43 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 12 5 10,75 43 11,57 10,93 9,89

Matematik c eC BDCA d   ADEdED CAb 

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 6 3 43
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 0 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR FİDAN GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
44,000 39,580 29 51 51 51 69

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 8 11,00 44 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 13 8 11,00 44 11,57 10,93 9,89

Matematik da C aDCcCcEDBbcEAED dA D

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 7 5 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUŞA BİLAL PİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
11,000 39,580 50 91 91 91 157

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 5 9 2,75 11 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 5 9 2,75 11 11,57 10,93 9,89

Matematik da Ce abcC  DdbcE E      

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 2 7 14
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 0 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
69,000 39,580 11 18 18 18 21

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 3 17,25 69 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 18 3 17,25 69 11,57 10,93 9,89

Matematik Ba C B CbCBEDBADEdEDBCA D

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 9 2 64
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
48,000 39,580 27 49 49 49 62

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 4 12,00 48 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 13 4 12,00 48 11,57 10,93 9,89

Matematik B  e  DCeC EDcADEdEDBC   

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 7 3 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 0 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
53,000 39,580 20 36 36 36 44

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 7 13,25 53 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 15 7 13,25 53 11,57 10,93 9,89

Matematik Bc eABDCbCadDBADE EeBCA c

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 9 3 64
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 2 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ TÜRE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
42,000 39,580 34 57 57 57 78

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 57 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 6 10,50 42 11,57 10,93 9,89

Toplam: 25 12 6 10,50 42 11,57 10,93 9,89

Matematik daCCABDCAd  D dD dEeB A  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 7 3 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 1 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
41,000 39,580 24 59 59 59 81

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 7 10,25 41 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 12 7 10,25 41 10,19 10,93 9,89

Matematik BaC  BeCdC a adDEeE B AAD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 5 6 36
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 0 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNC 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
58,000 39,580 12 29 29 29 35

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 6 14,50 58 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 16 6 14,50 58 10,19 10,93 9,89

Matematik BaCCbBDCAC aDBAeceEDBCA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 1 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 8 4 57
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EFE GÜNDOĞDU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
5,000 39,580 46 101 101 101 168

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 3 7 1,25 5 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 3 7 1,25 5 10,19 10,93 9,89

Matematik d      C C  b  c  dDdbc  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 2 2 14
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 4 14



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
43,000 39,580 23 54 54 54 73

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 5 10,75 43 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 12 5 10,75 43 10,19 10,93 9,89

Matematik d  eA DCdCaaD ADE E BCA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 7 3 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 0 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
19,000 39,580 37 86 86 86 143

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 6 5 4,75 19 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 6 5 4,75 19 10,19 10,93 9,89

Matematik d  e  DCb      D dE BbA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 3 2 21
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 1 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYORAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
69,000 39,580 8 18 18 18 21

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 3 17,25 69 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 18 3 17,25 69 10,19 10,93 9,89

Matematik BcCC BDCdC EDBADEAE BCAd 

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 1 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 10 2 71
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 0 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CANPOLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 39,580 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 25 0 25,00 100 10,19 10,93 9,89

Matematik BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 4 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 14 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
27,000 39,580 33 79 79 79 123

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 5 6,75 27 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 8 5 6,75 27 10,19 10,93 9,89

Matematik da C  DCdC aD  DE   Ba   

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 5 2 36
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 1 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
34,000 39,580 28 70 70 70 103

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 10 8,50 34 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 11 10 8,50 34 10,19 10,93 9,89

Matematik dabCbcDCdC EDBdDEdacBC   

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 3 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 7 5 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 2 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
39,000 39,580 25 63 63 63 87

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 9 9,75 39 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 12 9 9,75 39 10,19 10,93 9,89

Matematik B bdAcDCACBbe ADEedDcbA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 8 4 57
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 3 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU ERSOY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
17,000 39,580 39 88 88 88 150

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 7 11 4,25 17 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 7 11 4,25 17 10,19 10,93 9,89

Matematik Ba C  DCdedacddD da BbA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 3 8 21
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 2 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
51,000 39,580 18 41 41 41 51

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 1 12,75 51 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 13 1 12,75 51 10,19 10,93 9,89

Matematik   CCABDC C EeBADE    C   

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 9 1 64
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 0 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
24,000 39,580 35 81 81 81 132

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 8 6,00 24 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 8 8 6,00 24 10,19 10,93 9,89

Matematik B  d eDCdac DcbDE EeB    

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 4 6 29
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 1 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÖZBEK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
10,000 39,580 44 94 94 94 160

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 7 18 2,50 10 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 7 18 2,50 10 10,19 10,93 9,89

Matematik daCdddedbedbaBcDbdEDdCAbe

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 3 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 2 12 14
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
53,000 39,580 17 36 36 36 44

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 3 13,25 53 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 14 3 13,25 53 10,19 10,93 9,89

Matematik d  C  DCdC EDBADE EDBdA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 8 1 57
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 39,580 2 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 23 2 22,50 90 10,19 10,93 9,89

Matematik dcCCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 14 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALIŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
12,000 39,580 41 90 90 90 155

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 4 4 3,00 12 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 4 4 3,00 12 10,19 10,93 9,89

Matematik Bb C  be       D   Dc    

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 1 2 7
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 1 14



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
54,000 39,580 15 34 34 34 41

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 6 13,50 54 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 15 6 13,50 54 10,19 10,93 9,89

Matematik dd C  DCAdBaDBcDE EaBCAAD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 8 3 57
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
54,000 39,580 15 34 34 34 41

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 2 13,50 54 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 14 2 13,50 54 10,19 10,93 9,89

Matematik B CC BDCb  aD AD  EDBCA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 0 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 6 2 43
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 0 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
72,000 39,580 7 13 13 13 15

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 4 18,00 72 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 19 4 18,00 72 10,19 10,93 9,89

Matematik B CdABDdAdBED ADEdEDBCAAD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 10 3 71
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİNAZ FIŞKIN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
34,000 39,580 28 70 70 70 103

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 6 8,50 34 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 10 6 8,50 34 10,19 10,93 9,89

Matematik B b AcDC  Bbe ADE  DcbA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 6 3 43
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 2 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE DÜLGEROĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
76,000 39,580 5 10 10 10 10

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 4 19,00 76 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 20 4 19,00 76 10,19 10,93 9,89

Matematik dbCCABDCbaBEDBADEAE BCAAD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 12 2 86
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 6 0 86



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAFİZE DEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
20,000 39,580 36 85 85 85 140

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 7 8 5,00 20 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 7 8 5,00 20 10,19 10,93 9,89

Matematik Ba   Be A  beceD AEDaa   

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 4 5 29
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 2 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN UÇAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
61,000 39,580 10 26 26 26 30

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 3 15,25 61 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 16 3 15,25 61 10,19 10,93 9,89

Matematik B CCABDCAa EDBdDE Eb CA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 0 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 9 2 64
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 1 57



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA BAYCAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
57,000 39,580 13 30 30 30 36

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 3 14,25 57 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 15 3 14,25 57 10,19 10,93 9,89

Matematik B CC BDeAd ED ADEcEDBC   

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 0 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 7 3 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 0 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KUKUT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
30,000 39,580 31 76 76 76 119

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 6 7,50 30 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 9 6 7,50 30 10,19 10,93 9,89

Matematik B deAB CA  ccBAD dE    b 

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 7 4 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 0 14



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
81,000 39,580 4 8 8 8 8

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 3 20,25 81 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 21 3 20,25 81 10,19 10,93 9,89

Matematik BaCCABDCdCdEDBADEAEDBCA D

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 1 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 11 2 79
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
30,000 39,580 31 76 76 76 119

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 6 7,50 30 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 9 6 7,50 30 10,19 10,93 9,89

Matematik   dC BDaAd   c D  EcBdA D

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 4 3 29
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 2 57



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERTALİ EVGİN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
11,000 39,580 42 91 91 91 157

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 5 9 2,75 11 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 5 9 2,75 11 10,19 10,93 9,89

Matematik c    cDacdBb  bcEbE   A  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 2 8 14
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 0 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KÜÇÜKBIYIK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
32,000 39,580 30 73 73 73 111

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 8 8,00 32 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 10 8 8,00 32 10,19 10,93 9,89

Matematik d aC  DCAd aeddDEdE BC A 

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 5 6 36
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 0 57



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
51,000 39,580 18 41 41 41 51

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 5 12,75 51 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 14 5 12,75 51 10,19 10,93 9,89

Matematik d eC  DCAe aDBdDE EDBCA D

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 6 3 43
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
66,000 39,580 9 23 23 23 26

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 6 16,50 66 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 18 6 16,50 66 10,19 10,93 9,89

Matematik da CABDCACBaDBAecAEDBCAbD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 11 3 79
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN  KÜLKER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
57,000 39,580 13 30 30 30 36

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 7 14,25 57 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 16 7 14,25 57 10,19 10,93 9,89

Matematik daCeABDCdC a dADEeEDBCAAD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 3 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 8 4 57
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
60,000 39,580 11 27 27 27 32

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 4 15,00 60 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 16 4 15,00 60 10,19 10,93 9,89

Matematik d CCABDCdC EDBADEdEbB  A 

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 11 2 79
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 1 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
35,000 39,580 26 67 67 67 97

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 5 8,75 35 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 10 5 8,75 35 10,19 10,93 9,89

Matematik BadC BDCed    ADEd  B A  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 2 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 5 3 36
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 0 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE GÖNÜLTAŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 2 13 -1,25 -5 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 2 13 -1,25 -5 10,19 10,93 9,89

Matematik Bbb Ac  c  cb d  eb  abcb

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 1 7 7
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ÖZTÜRK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
5,000 39,580 46 101 101 101 168

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 3 7 1,25 5 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 3 7 1,25 5 10,19 10,93 9,89

Matematik c  d  DCc Ba     cc    b 

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 3 4 21
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
49,000 39,580 21 47 47 47 60

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 7 12,25 49 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 14 7 12,25 49 10,19 10,93 9,89

Matematik B  C BDCcC ccBdDEdEaBCAcD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 6 6 43
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SU ALKAÇ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
87,000 39,580 3 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 1 21,75 87 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 22 1 21,75 87 10,19 10,93 9,89

Matematik B CCABDCdCBEDBADE EDBCAAD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 0 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 12 1 86
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ATA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
7,000 39,580 45 97 97 97 164

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 3 5 1,75 7 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 3 5 1,75 7 10,19 10,93 9,89

Matematik d  C   ebC aa  D         

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 2 4 14
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT SOYLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
18,000 39,580 38 87 87 87 148

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 6 6 4,50 18 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 6 6 4,50 18 10,19 10,93 9,89

Matematik d  C   e     B aEAaDdbA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 2 2 14
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 3 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
51,000 39,580 18 41 41 41 51

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 1 12,75 51 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 13 1 12,75 51 10,19 10,93 9,89

Matematik d  C BDCAC EDB D AE B    

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 10 0 71
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 0 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR VURAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
11,000 39,580 42 91 91 91 157

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 5 9 2,75 11 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 5 9 2,75 11 10,19 10,93 9,89

Matematik B  e  DC    D eDcbaa abc 

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 4 3 29
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 5 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
15,000 39,580 40 89 89 89 153

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 5 5 3,75 15 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 5 5 3,75 15 10,19 10,93 9,89

Matematik d     cCAC aD dD d       

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 5 4 36
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAKİ POLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
35,000 39,580 26 67 67 67 97

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 1 8,75 35 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 9 1 8,75 35 10,19 10,93 9,89

Matematik        C    a ADEAED CA  

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 4 1 29
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 0 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ ERGÜL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
3,000 39,580 48 104 104 104 173

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 3 9 0,75 3 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 3 9 0,75 3 10,19 10,93 9,89

Matematik Ba e  Da e  c Ac d b e   

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 2 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 2 5 14
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞİMŞEK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
27,000 39,580 33 79 79 79 123

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 5 6,75 27 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 8 5 6,75 27 10,19 10,93 9,89

Matematik d  C B CAa aD  c eEDB    

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 1 1 25
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 4 4 29
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 0 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA NAZ YAŞLAK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
49,000 39,580 21 47 47 47 60

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 3 12,25 49 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 13 3 12,25 49 10,19 10,93 9,89

Matematik Ba C  DCAC aD  DEAEDBa   

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 2 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 7 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 1 57



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 02 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PEHLİVANOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
73,000 39,580 6 11 11 11 13

Puanı Hesaplanan: 104 104 104 175

Katılımlar: 49 106 106 106 178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 3 18,25 73 10,19 10,93 9,89

Toplam: 25 19 3 18,25 73 10,19 10,93 9,89

Matematik BaCC  DCAC aDBADEeEDBCAAD

Cevap Anahtarı A BECCABDCACBEDBADEAEDBCAAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 4 3 1 75
Trigonometrik Fonksiyonlar 14 9 2 64
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100
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