
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 03 (KG00-SS.01DES23)26 142 1775 13352

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,0 9,2 23,71 9,5 5,6 8,04 13,7 4,7 12,54 4,5 3,9 3,52 53,7 23,5 47,81 280,330

Okul Ortalaması 27,2 5,7 25,72 8,0 3,3 7,21 21,5 4,6 20,39 6,9 4,6 5,69 63,6 18,2 59,01 317,120

KATILIMLAR

1 0 EFE SOLMAZ   32 7 30,25 19 1 18,75 36 3 35,25 16 2 15,50 103 13 99,75 439,933 1 1 1 11 230

2 0 LEYLA DEMİRKIRAN 11 38 1 37,75 15 2 14,50 34 5 32,75 12 8 10,00 99 16 95,00 424,393 1 2 2 29 428

3 0 ELİF EYLÜL DURAN   37 2 36,50 16 3 15,25 33 4 32,00 8 9 5,75 94 18 89,50 407,775 2 3 4 74 775

4 0 MUZAFFER GÜRSOY 11E 33 4 32,00 17 1 16,75 28 7 26,25 15 5 13,75 93 17 88,75 406,415 1 4 5 77 807

5 0 EFE TEKİNARSLAN   33 2 32,50 13 2 12,50 28 3 27,25 7 3 6,25 81 10 78,50 375,095 3 5 7 214 1613

6 0 ERTUĞRUL ÇAKIR 11 28 11 25,25 12 6 10,50 33 6 31,50 11 9 8,75 84 32 76,00 368,588 2 6 9 250 1830

7 0 SEZİN ŞENGÜL   33 6 31,50 8 9 5,75 22 9 19,75 15 4 14,00 78 28 71,00 352,885 4 7 13 346 2392

8 0 YUSUF KARABACAK 11 33 5 31,75 9 1 8,75 28 2 27,50 1 0 1,00 71 8 69,00 346,293 3 8 16 406 2701

9 0 DORUK DARAS 11 29 7 27,25 12 7 10,25 26 1 25,75 5 8 3,00 72 23 66,25 338,653 4 9 19 464 3018

10 0 EGE KAAN ŞAHİN 11 27 11 24,25 14 5 12,75 22 8 20,00 7 8 5,00 70 32 62,00 326,288 5 10 25 555 3611

11 0 BERFİN KALEM 11 33 4 32,00 8 7 6,25 17 2 16,50 9 6 7,50 67 19 62,25 326,135 6 11 26 557 3617

12 0 ERDEM IŞIK   31 8 29,00 11 4 10,00 18 6 16,50 5 1 4,75 65 19 60,25 320,375 5 12 33 607 3894

13 0 ARDA SAFİ   27 9 24,75 1 1 0,75 26 7 24,25 11 4 10,00 65 21 59,75 319,628 6 13 35 613 3931

14 0 SELİN YÜCEL   32 3 31,25 4 2 3,50 23 5 21,75 4 3 3,25 63 13 59,75 318,513 7 14 37 628 4001

15 0 DENİZ TANIR   31 8 29,00 5 3 4,25 20 5 18,75 9 9 6,75 65 25 58,75 315,925 8 15 41 644 4165

16 0 AYŞE ÇAĞLAR   29 7 27,25 10 5 8,75 16 5 14,75 8 6 6,50 63 23 57,25 311,613 9 16 45 689 4415

17 0 DİLAY YÜCEL 11 32 3 31,25 1 0 1,00 24 3 23,25 1 0 1,00 58 6 56,50 308,608 7 17 49 717 4633

18 0 ŞEVVAL ŞENTÜRK   32 6 30,50 2 0 2,00 17 3 16,25 4 4 3,00 55 13 51,75 294,440 10 18 63 833 5582

19 0 NEVABOLACA   27 10 24,50 10 8 8,00 14 10 11,50 5 8 3,00 56 36 47,00 280,875 11 19 77 943 6599

20 0 EFE TAKUR   14 7 12,25 4 0 4,00 24 5 22,75 7 3 6,25 49 15 45,25 277,313 12 20 81 980 6843

21 0 ZÜMRA YAŞLAK   31 7 29,25 14 5 12,75 2 1 1,75 47 13 43,75 270,393 13 21 89 1046 7391

22 0 YİĞİT BAKİ POLAT 11 28 10 25,50 3 6 1,50 11 3 10,25 5 9 2,75 47 28 40,00 259,595 8 22 99 1143 8217

23 0 BARAN SOYORAL 11 16 2 15,50 5 3 4,25 11 1 10,75 9 5 7,75 41 11 38,25 255,810 9 23 106 1188 8517

24 0 ONUR KALA 11 19 7 17,25 1 1 0,75 8 2 7,50 0 2 -0,50 28 12 25,00 215,238 10 24 128 1495 11128

25 0 ŞEVVAL ÖZTÜRK   1 2 0,50 9 9 6,75 14 5 12,75 24 16 20,00 202,335 14 25 130 1541 11584

26 0 ADA AŞCIOĞLU   13 4 12,00 2 3 1,25 15 7 13,25 182,065 15 26 137 1623 12194
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