
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BEYLİKDÜZÜ Dünya Etüt Soru Kalesi Orta-2 (24121510102) 476 301 301 81

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 20.04 13.10 16.77 8.66 5.22 7.35 11.10 5.75 9.66 4.34 3.41 3.49 44.14 27.47 37.27 224.076

İl Ortalaması 23.45 10.23 20.89 10.25 3.76 9.31 14.01 4.07 13.00 5.64 3.28 4.82 53.35 21.33 48.02 259.868
Okul Ortalaması 25.35 8.32 23.27 11.48 2.54 10.85 21.85 4.51 20.73 8.14 3.63 7.23 66.81 19.00 62.06 306.621

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - ERAY TOYLAN 0 / 0 35 2 34.50 19 1 18.75 35 1 34.75 17 2 16.50 106.00 6.00 104.50 448.375 4 4 4 1
2 0 - BEYAZIT SELÇUK 0 / 0 33 7 31.25 16 3 15.25 39 1 38.75 17 1 16.75 105.00 12.00 102.00 439.800 7 7 7 2
3 0 - BURAK ULUER 0 / 0 36 4 35.00 16 2 15.50 38 1 37.75 14 3 13.25 104.00 10.00 101.50 437.825 8 8 8 3
4 0 - GÖKÇE DÜLGEROĞL 11 / 0 32 8 30.00 19 1 18.75 37 1 36.75 16 3 15.25 104.00 13.00 100.75 435.875 9 9 9 4
5 0 - BERAT CANPOLAT 11 / 0 34 6 32.50 18 1 17.75 37 0 37.00 13 5 11.75 102.00 12.00 99.00 429.650 13 13 13 5
6 0 - EFE SOLMAZ 0 / 0 21 7 19.25 19 0 19.00 38 1 37.75 18 2 17.50 96.00 10.00 93.50 412.200 14 14 14 6
7 0 - DORUK DARAS 11 / 0 34 5 32.75 16 3 15.25 35 3 34.25 12 3 11.25 97.00 14.00 93.50 411.200 15 15 15 7
8 0 - KEREM AYHAN 0 / 0 33 6 31.50 17 2 16.50 31 9 28.75 15 4 14.00 96.00 21.00 90.75 402.525 18 18 18 8
9 0 - ELİF DURAN 11 / 0 32 6 30.50 14 4 13.00 34 2 33.50 15 5 13.75 95.00 17.00 90.75 402.150 19 19 19 9

10 0 - LEYLA DEMİRKIRA 11 / 0 32 6 30.50 13 5 11.75 35 4 34.00 13 5 11.75 93.00 20.00 88.00 392.750 21 21 21 10
11 0 - SUDENAZ YILMAZ 0 / 0 33 6 31.50 13 3 12.25 33 6 31.50 13 2 12.50 92.00 17.00 87.75 392.050 22 22 22 11
12 0 - OKAN EMREAKGÜMÜŞ 11 / 0 18 3 17.25 19 1 18.75 34 2 33.50 18 1 17.75 89.00 7.00 87.25 391.575 23 23 23 12
13 0 - ÖZGE SU ALKAÇ 0 / 0 31 8 29.00 14 5 12.75 34 2 33.50 13 5 11.75 92.00 20.00 87.00 389.550 25 25 25 13
14 0 - SEZİ ŞENGÜL 0 / 0 32 7 30.25 16 2 15.50 24 12 21.00 19 0 19.00 91.00 21.00 85.75 386.425 26 26 26 14
15 0 - ZEYNEDİLAABAY 11 / 0 35 5 33.75 14 2 13.50 30 6 28.50 12 7 10.25 91.00 20.00 86.00 386.175 27 27 27 15
16 0 - BADELAL KOYUNCU 0 / 0 37 3 36.25 16 2 15.50 27 2 26.50 7 6 5.50 87.00 13.00 83.75 378.475 30 30 30 16
17 966 - NİSANUR YILDIRIM 11 / D 33 7 31.25 16 2 15.50 27 4 26.00 12 5 10.75 88.00 18.00 83.50 378.175 31 31 31 17
18 0 - EFE TEKİNARSL 0 / 0 32 6 30.50 17 0 17.00 25 2 24.50 12 3 11.25 86.00 11.00 83.25 377.550 32 32 32 18
19 0 - ÇAĞAN AVŞAR 0 / 0 32 7 30.25 15 4 14.00 32 3 31.25 9 6 7.50 88.00 20.00 83.00 376.050 33 33 33 19
20 0 - ŞEVVAL ERSİVRI 0 / 0 31 7 29.25 14 5 12.75 25 5 23.75 16 4 15.00 86.00 21.00 80.75 369.250 35 35 35 20
21 0 - BERİL KURT 0 / 0 31 5 29.75 13 2 12.50 30 2 29.50 8 2 7.50 82.00 11.00 79.25 363.525 41 40 40 21
22 0 - HASAN EREN UÇAR 11 / 0 29 4 28.00 16 1 15.75 25 6 23.50 11 5 9.75 81.00 16.00 77.00 356.650 47 46 46 22
23 0 - EKREM BACANAK 0 / 0 25 9 22.75 17 1 16.75 30 3 29.25 8 1 7.75 80.00 14.00 76.50 354.900 49 48 48 23
24 0 - BERKAY URAL 0 / 0 32 7 30.25 16 2 15.50 30 2 29.50 1 0 1.00 79.00 11.00 76.25 353.275 50 49 49 24
25 0 - SUDE ÇÖLYARAN 0 / 0 28 10 25.50 14 2 13.50 25 0 25.00 12 3 11.25 79.00 15.00 75.25 350.800 52 51 51 25
26 0 - METİN SABUN 0 / 0 22 11 19.25 12 3 11.25 29 5 27.75 17 3 16.25 80.00 22.00 74.50 348.600 54 53 53 26
27 0 - TOPR K TAHINISLI 0 / 0 29 6 27.50 15 2 14.50 22 5 20.75 12 3 11.25 78.00 16.00 74.00 346.775 56 55 55 27
28 0 - MELEK DEMİR 11 / 0 29 10 26.50 15 4 14.00 24 6 22.50 12 6 10.50 80.00 26.00 73.50 345.000 58 57 57 28
29 0 - ERDEM IŞIK 0 / 0 32 6 30.50 17 2 16.50 23 5 21.75 4 1 3.75 76.00 14.00 72.50 341.275 61 60 60 29
30 0 - SABRİ KAÇAN 0 / 0 27 12 24.00 17 2 16.50 24 1 23.75 8 3 7.25 76.00 18.00 71.50 338.325 62 61 61 30
31 0 - NİSA KCKBYK 0 / 0 23 9 20.75 16 2 15.50 25 3 24.25 12 5 10.75 76.00 19.00 71.25 337.750 64 63 63 31
32 0 - NAZLI YÜREK 0 / 0 25 7 23.25 14 2 13.50 25 3 24.25 10 1 9.75 74.00 13.00 70.75 335.800 68 66 66 32
33 0 - BURAK DÜZGÜN 0 / 0 27 10 24.50 18 1 17.75 18 6 16.50 13 7 11.25 76.00 24.00 70.00 333.900 71 69 69 33
34 0 - AYŞE ÇAĞLAR 0 / 0 27 10 24.50 10 4 9.00 28 3 27.25 10 5 8.75 75.00 22.00 69.50 331.125 75 72 72 34
35 0 - BİLAL PİR 0 / 0 30 10 27.50 14 5 12.75 26 10 23.50 8 10 5.50 78.00 35.00 69.25 330.350 77 74 74 35
36 0 - FERİT KOBYA 11 / 0 27 6 25.50 14 0 14.00 17 1 16.75 11 1 10.75 69.00 8.00 67.00 323.575 81 78 78 36
37 0 - YUSUF KARABACAK 0 / 0 26 10 23.50 7 0 7.00 34 2 33.50 3 3 2.25 70.00 15.00 66.25 319.550 82 79 79 37
38 0 - ELİF CÖMERT 0 / 0 23 6 21.50 8 1 7.75 28 1 27.75 8 2 7.50 67.00 10.00 64.50 314.375 86 82 82 38
39 0 - YAĞMUR TÜMAY 11 / 0 24 11 21.25 15 3 14.25 21 3 20.25 9 2 8.50 69.00 19.00 64.25 314.300 87 83 83 39
40 0 - BARAN SOYORAL 11 / 0 20 6 18.50 12 3 11.25 24 4 23.00 11 8 9.00 67.00 21.00 61.75 305.800 91 86 86 40
41 0 - ELİF KÖSE 0 / 0 34 6 32.50 10 0 10.00 19 3 18.25 2 4 1.00 65.00 13.00 61.75 304.875 92 87 87 41
42 0 - ARDA ÜRETÜRK 0 / 0 20 7 18.25 15 4 14.00 19 9 16.75 13 6 11.50 67.00 26.00 60.50 302.200 95 90 90 42
43 0 - DİLAY YÜCEL 0 / 0 31 3 30.25 9 0 9.00 18 5 16.75 4 0 4.00 62.00 8.00 60.00 299.300 97 92 92 43
44 0 - SEVDE GÖNÜLTAŞ 0 / 0 26 8 24.00 12 3 11.25 15 4 14.00 11 3 10.25 64.00 18.00 59.50 298.500 99 94 94 44
45 0 - REHA ORAL 0 / 0 26 9 23.75 15 0 15.00 11 5 9.75 11 3 10.25 63.00 17.00 58.75 296.400 102 97 97 45
46 0 - ARDA SAFİ 0 / 0 29 8 27.00 0 0 0.00 31 3 30.25 2 0 2.00 62.00 11.00 59.25 295.725 103 98 98 46
47 0 - ASYA YILDIRIM 0 / 0 27 9 24.75 13 4 12.00 16 5 14.75 9 8 7.00 65.00 26.00 58.50 294.950 105 99 99 47
48 0 - SELİN YÜCEL 0 / 0 32 8 30.00 2 1 1.75 27 1 26.75 0 0 0.00 61.00 10.00 58.50 293.225 109 103 103 48
49 0 - EFE ALIŞ 11 / 0 30 5 28.75 16 2 15.50 12 4 11.00 4 6 2.50 62.00 17.00 57.75 292.375 110 104 104 49
50 0 - AHMET TURUNÇ 0 / 0 27 11 24.25 14 5 12.75 17 9 14.75 6 8 4.00 64.00 33.00 55.75 285.650 121 112 112 50
51 0 - YUSUF BAYINDIR 0 / 0 28 8 26.00 13 4 12.00 11 9 8.75 9 3 8.25 61.00 24.00 55.00 283.525 126 115 115 51
52 0 - DORA ALP DOĞANER 11 / 0 28 10 25.50 9 0 9.00 18 9 15.75 6 9 3.75 61.00 28.00 54.00 279.475 133 120 120 52
53 0 - CEYDA ÖZBEK 0 / 0 28 8 26.00 14 0 14.00 7 3 6.25 8 5 6.75 57.00 16.00 53.00 276.975 136 121 121 53
54 0 - HAFİZE DEMİR 11 / 0 24 15 20.25 14 4 13.00 11 5 9.75 8 3 7.25 57.00 27.00 50.25 267.850 146 129 129 54
55 0 - OĞULCAN AKÜLKER 11 / 0 24 4 23.00 6 4 5.00 15 3 14.25 8 1 7.75 53.00 12.00 50.00 266.275 150 132 132 55
56 0 - DURU GÜRSOY 0 / 0 30 7 28.25 10 4 9.00 12 3 11.25 0 0 0.00 52.00 14.00 48.50 260.950 163 144 144 56
57 0 - KAYRA BAYCAN 0 / 0 25 9 22.75 10 0 10.00 16 3 15.25 0 0 0.00 51.00 12.00 48.00 259.400 165 145 145 57
58 0 - YİĞİT POLAT 11 / 0 25 14 21.50 5 1 4.75 13 4 12.00 10 7 8.25 53.00 26.00 46.50 254.750 173 152 152 58
59 0 - KEREM KUKUT 11 / 0 25 12 22.00 11 4 10.00 15 3 14.25 0 1 -0.25 51.00 20.00 46.00 252.775 176 153 153 59
60 0 - HATİCE AYDEMİR 0 / 0 21 10 18.50 5 2 4.50 21 1 20.75 4 7 2.25 51.00 20.00 46.00 252.475 177 154 154 60
61 0 - ZÜMRA YAŞLAK 0 / 0 28 8 26.00 3 0 3.00 14 2 13.50 3 0 3.00 48.00 10.00 45.50 250.750 179 155 155 61
62 0 - BURHAN ALICI 0 / 0 25 12 22.00 7 5 5.75 16 10 13.50 4 4 3.00 52.00 31.00 44.25 246.900 187 159 159 62
63 0 - ZEYNEP NAZ ERGÜL 11 / 0 23 11 20.25 13 3 12.25 8 4 7.00 6 8 4.00 50.00 26.00 43.50 245.175 190 161 161 63
64 0 - ALİ ENES ACAR 0 / 0 22 16 18.00 11 4 10.00 12 5 10.75 4 4 3.00 49.00 29.00 41.75 239.075 202 169 169 64
65 0 - AZRA KARPUZCU 11 / 0 26 9 23.75 11 6 9.50 7 4 6.00 3 2 2.50 47.00 21.00 41.75 238.975 203 170 170 65
66 0 - TAHA KABADAYI 0 / 0 7 7 5.25 2 5 0.75 27 2 26.50 11 7 9.25 47.00 21.00 41.75 238.775 205 172 172 66
67 0 - EFE TAKUR 0 / 0 9 10 6.50 8 3 7.25 22 6 20.50 8 3 7.25 47.00 22.00 41.50 238.400 206 173 173 67
68 0 - BURAKCAN TURAN 11 / 0 22 13 18.75 8 2 7.50 16 9 13.75 2 3 1.25 48.00 27.00 41.25 237.000 212 176 176 68
69 0 - ÇAĞLA OCAKCI 0 / 0 18 7 16.25 0 0 0.00 20 5 18.75 7 7 5.25 45.00 19.00 40.25 233.350 216 179 179 69
70 0 - ELİF BURAN 0 / 0 17 8 15.00 5 0 5.00 18 7 16.25 2 1 1.75 42.00 16.00 38.00 226.075 226 185 185 70
71 0 - ONUR KALA 11 / 0 10 3 9.25 7 2 6.50 20 2 19.50 3 3 2.25 40.00 10.00 37.50 224.625 228 187 187 71
72 0 - ŞAVVAL ÖZTÜRK 11 / 0 14 5 12.75 4 3 3.25 15 3 14.25 6 3 5.25 39.00 14.00 35.50 218.000 241 194 194 72
73 0 - ADA AŞCIOĞLU 0 / 0 17 14 13.50 0 0 0.00 22 9 19.75 0 0 0.00 39.00 23.00 33.25 209.725 254 205 205 73
74 0 - HARUN ATEŞ 0 / 0 21 16 17.00 10 3 9.25 8 7 6.25 0 0 0.00 39.00 26.00 32.50 208.175 255 206 206 74
75 0 - SENA YÜKSEL 0 / 0 13 12 10.00 8 7 6.25 14 13 10.75 6 5 4.75 41.00 37.00 31.75 205.875 260 211 211 75
76 0 - NAİF TİRYAKİ 0 / 0 15 14 11.50 8 3 7.25 6 1 5.75 4 1 3.75 33.00 19.00 28.25 194.325 280 227 227 76
77 0 - YAĞMUR VURAL 0 / 0 20 17 15.75 10 5 8.75 4 6 2.50 1 5 -0.25 35.00 33.00 26.75 189.125 289 232 232 77
78 0 - DİCLE YILMAZ 0 / 0 9 6 7.50 0 0 0.00 17 4 16.00 2 3 1.25 28.00 13.00 24.75 181.800 299 238 238 78
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 0 - UMUT SOYLU 11 / 0 6 1 5.75 3 2 2.50 15 5 13.75 1 3 0.25 25.00 11.00 22.25 173.700 313 246 246 79
80 0 - OZAN ŞEKER 11 / 0 9 7 7.25 6 5 4.75 3 3 2.25 0 1 -0.25 18.00 16.00 14.00 146.650 367 276 276 80
81 0 - CEREN CEYLAN 0 / 0 10 26 3.50 2 16 -2.00 4 29 -3.25 2 14 -1.50 18.00 85.00 -3.25 88.925 455 301 301 81


