
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 7. SINIF 2021-2022 LGS 1.DENEME 25 238 3146 16747

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE MATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİL.DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE

Türkçe Matematik Fen Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 6,32 4 10 3,08 5 10 3,62 5 6 4,43 4 5 3,20 3 6 2,23 29 46 22,88 211,090

Okul Ortalaması 14 5 12,60 10 6 8,47 12 8 8,96 8 1 7,85 9 1 8,21 9 1 8,14 62 22 54,23 326,530

KATILIMLAR

1 0 EFE GÜNGÖR  18 2 17,33 17 3 16,00 15 5 13,33 9 0 9,00 10 0 10,00 10 0 10,00 79 10 75,66 426,200 1 1 1 13 199
% 1,19

2 0 BORA GÜNEY KOKUM  17 2 16,33 15 4 13,67 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 74 14 69,33 402,800 2 2 3 28 360
% 2,15

3 0 YAĞIZ KOCATÜRK  18 2 17,33 14 5 12,33 14 5 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 75 13 70,66 400,400 3 3 4 34 381
% 2,28

4 4478 BARIŞ SEVİNÇ 7K 14 6 12,00 15 4 13,67 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 73 16 67,67 393,800 1 4 7 47 453
% 2,70

5 0 ADA ARSEN KALEM  17 3 16,00 15 3 14,00 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 74 14 69,34 393,200 4 5 8 48 460
% 2,75

6 4474 DEFNE KAVUK 7K 16 4 14,67 14 5 12,33 14 6 12,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 74 15 69,00 386,600 2 6 10 61 532
% 3,18

7 0 KUDRET CİP 7 18 2 17,33 18 2 17,33 9 11 5,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 72 18 66,00 384,800 1 7 11 65 550
% 3,28

8 0 DENİZ EREN KONAK  17 3 16,00 15 3 14,00 12 8 9,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 72 16 66,67 383,600 5 8 12 70 570
% 3,40

9 0 POYRAZ SEFER  14 6 12,00 14 5 12,33 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 70 19 63,67 367,400 6 9 13 90 753
% 4,50

10 0 METİN ÖKSÜZOĞLU  16 4 14,67 13 7 10,67 12 8 9,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 68 22 60,67 356,000 7 10 14 102 903
% 5,39

11 0 ZELİHA AYGÜN  18 2 17,33 10 4 8,67 9 11 5,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 66 18 60,00 342,800 8 11 16 138 1083
% 6,47

12 8486 KEREM EFE BAŞ  14 5 12,33 11 5 9,33 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 0 1 -0,33 57 19 50,67 334,400 9 12 18 166 1220
% 7,28

13 0 ZEYN* ELVAN  14 6 12,00 10 5 8,33 12 7 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 64 20 57,34 333,200 10 13 20 174 1243
% 7,42

14 0 EYMEN DAĞDELEN  14 6 12,00 10 3 9,00 12 6 10,00 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 61 19 54,67 332,000 11 14 21 177 1250
% 7,46

15 0 ARYA MÜDERRİS  15 4 13,67 7 1 6,67 10 7 7,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 60 14 55,35 322,400 12 15 24 198 1412
% 8,43

16 0 AZRANUR ÜNLÜ  17 3 16,00 6 7 3,67 10 10 6,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 61 22 53,68 313,400 13 16 27 236 1587
% 9,48

17 0 BETÜL TOSUN  12 8 9,33 9 6 7,00 12 8 9,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 57 28 47,66 300,200 14 17 35 309 1875
% 11

18 0 EFE GÜNAYDIN  12 8 9,33 8 5 6,33 11 9 8,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 59 24 51,00 299,000 15 18 36 316 1896
% 11

19 0 DOĞANCAN KARAKOÇ 7 15 5 13,33 7 8 4,33 10 10 6,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 58 27 49,00 297,800 2 19 37 323 1930
% 12

20 0 SİNEM BEYATLI  12 8 9,33 9 9 6,00 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 56 32 45,33 292,400 16 20 41 367 2062
% 12

21 0 MİNA DEDELER  15 5 13,33 4 7 1,67 9 10 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 47 33 36,00 261,200 17 21 59 654 3009
% 18

22 0 TUNA OKLU  9 7 6,67 5 7 2,67 11 9 8,00 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 49 29 39,34 255,200 18 22 66 732 3222
% 19

23 0 VAGIF S  L SOYLU  13 5 11,33 7 5 5,33 9 7 6,67 4 0 4,00 33 17 27,33 255,200 18 22 66 732 3222
% 19

24 0 ÖYKÜ GEZKİN  10 10 6,67 3 8 0,33 9 11 5,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 2 6,33 43 37 30,66 221,600 20 24 93 1186 4639
% 28

25 982 KARTAL DEMİR 7F 4 16 -1,33 2 18 -4,00 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 4 2,67 8 2 7,33 24 64 2,67 107,600 1 25 229 3004 14191
% 85
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