
SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
152,548 216,020 64 128 128 594 2838

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
182,000 201,340 59 118 118 486 2508

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
197,383 183,200 34 76 76 301 1758

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 5 15,75 53 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 1 11 -1,75 -15 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 20 20 15,00 10 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eAcEACD EADCcbA CeC  DBC DC   

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caBcAb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) aeBaecddbcaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
332,860 216,020 23 41 41 87 651

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
239,750 201,340 20 43 43 214 1140

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
204,995 183,200 24 59 59 252 1567

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 5 15,75 53 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 17 7 15,25 51 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,74 3,25 3,71

Fen 40 30 9 27,75 69 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 64 21 58,75 39 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eAcEACD EADCcbA CeC  DBC DC   

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CABcABeDcCBb EcCAb EABcC BB   

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen AEbAeCDDBCAAbDCDCcDEBEABEcD BABdBaEEBdCe

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 1 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 4 29
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 4 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 2 1 29

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 11 2 85
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 2 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
143,390 216,020 76 156 156 632 3102

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
169,875 201,340 71 140 140 539 2842

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
173,630 183,200 65 135 135 452 2438

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 4 13,00 43 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 12 -3,00 -25 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 16 18 11,50 8 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eb  ACD EcDCBEA C C  cB  DC   

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caB A 

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) beeaecddbcaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 0 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
294,640 216,020 36 61 61 163 996

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
208,000 201,340 36 75 75 338 1830

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
186,680 183,200 47 101 101 363 2048

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 4 13,00 43 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 12 5 10,75 36 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 10 2 9,50 68 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 9 1 8,75 67 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 3,74 3,25 3,71

Fen 40 27 4 26,00 65 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 53 13 49,75 33 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eb  ACD EcDCBEA C C  cB  DC   

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAB A e b BbBEeCAe EA     B   

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen bEEAeCDDBCAA  CDCcDEB ABE   BABCB  bB CB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 0 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 3 14
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 2 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 2 1 29

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 5 1 63

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 9 1 69
Atomun Kuantum Modeli 10 8 1 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 8 1 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 0 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 0 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 3 1 60
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SAFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
349,145 216,020 17 31 31 66 515

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
216,250 201,340 30 63 63 294 1617

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
135,065 183,200 95 199 199 631 3403

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 3 5,25 18 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 24 6 22,50 75 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 3,74 3,25 3,71

Fen 40 33 5 31,75 79 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 63 14 59,50 39 33,14 32,09 39,34

Edebiyat    e d   A  CD E  CeC         

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBDACAACcBcBbAEaCEEABCBCCcBCBC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEAEACDADDCBeCcEAeBDCcCEBAEBCBB E ABCBdC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 0 33
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 1 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 3 57
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 5 2 71

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 7 1 88

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 10 3 77
Atomun Kuantum Modeli 10 8 2 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 8 2 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 0 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SAFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
117,583 216,020 100 208 208 695 3802

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
125,438 201,340 101 209 209 692 3906

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
132,890 183,200 96 200 200 637 3452

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 3 5,25 18 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 2 10 -0,50 -4 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 9 18 4,50 3 33,14 32,09 39,34

Edebiyat    e d   A  CD E  CeC         

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBdaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeaeacdadDcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 0 33
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
386,420 216,020 9 18 18 32 242

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
262,250 201,340 10 25 25 143 732

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
168,365 183,200 72 146 146 490 2592

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 28 1 27,75 93 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,74 3,25 3,71

Fen 40 32 7 30,25 76 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 72 15 68,25 45 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA  dC  EcDCdbADCBC dcB  D    

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAB ABBDACBEBEBCACEEABcCCBBCCB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen AEEAeCDDBCAAbDCDCADEBEABEdDcBABCBaEb dCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 0 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 6 1 86
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 7 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 12 1 92
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 3 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
134,233 216,020 90 180 180 662 3341

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
155,313 201,340 89 180 180 619 3258

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
155,315 183,200 89 178 178 575 2997

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 12 -3,00 -25 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 14 22 8,50 6 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA  dC  EcDCdbADCBC dcB  D    

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caB Ab

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) aeeaecddbcaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 1 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
338,278 216,020 21 38 38 80 611

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
243,500 201,340 16 37 37 200 1066

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
203,330 183,200 25 60 60 260 1606

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 18 6 16,50 55 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 8 2 7,50 54 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 3,74 3,25 3,71

Fen 40 29 5 27,75 69 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 64 17 59,75 39 33,14 32,09 39,34

Edebiyat Eb eCAADbAaBCDcE dCBC  DBA  D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBDACdAC BBBbA c EbABbB  EBCB 

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AE aACcA D B CAEcDBDC CEBAcBCBBEEDAB BdC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 2 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 1 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 3 29
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 5 1 83
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 4 1 57

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 1 67
Bağıl Hareket 8 4 1 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 10 2 77
Atomun Kuantum Modeli 10 9 0 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 0 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 2 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
151,715 216,020 65 129 129 597 2862

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
176,688 201,340 65 131 131 513 2663

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
209,855 183,200 21 52 52 233 1484

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 3 6 1,50 13 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 21 17 16,75 11 33,14 32,09 39,34

Edebiyat Eb eCAADbAaBCDcE dCBC  DBA  D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBdacd

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) Ae aacCa D b

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 2 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
271,350 216,020 40 71 71 236 1259

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
153,000 201,340 90 183 183 627 3328

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 16 11 13,25 44 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 3,74 3,25 3,71

Fen 40 30 8 28,00 70 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 46 19 41,25 27 33,14 32,09 39,34

Matematik BBbcdcACbBcBbAEe  cABCBbC BaBC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEcEACDAcDCBeCAEcDBbCDCEBAEBCBacE AB BdC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 3 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 1 43
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 2 4 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 4 3 57

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 11 2 85
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 2 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 1 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
103,363 183,200 102 216 216 673 3796

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 3 9 0,75 6 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 4 14 0,50 0 33,14 32,09 39,34

Felsefe (TM) bBbcdc

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeCeacdacDcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012
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FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
155,878 216,020 60 121 121 583 2769

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
183,750 201,340 56 115 115 479 2469

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
220,355 183,200 10 31 31 193 1271

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 5 16,75 56 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 4 8 2,00 17 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 23 17 18,75 12 33,14 32,09 39,34

Edebiyat E AeCAADDAEBCDAE  CdC   dAe bC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) bBda a

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) ABCeacdabDcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 2 0 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
321,190 216,020 27 48 48 105 752

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
235,750 201,340 23 48 48 223 1225

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
211,655 183,200 18 45 45 219 1438

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 5 16,75 56 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 15 8 13,00 43 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 8 4 7,00 54 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 3,74 3,25 3,71

Fen 40 29 9 26,75 67 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 62 22 56,50 37 33,14 32,09 39,34

Edebiyat E AeCAADDAEBCDAE  CdC   dAe bC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik BBDA AcCeBB beEc   ABbB C ceBC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AbcEACDAbDCBBCca aBDCDCaBAEBCBBbE ABCBdC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 2 0 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 2 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 2 29
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 3 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 4 2 57

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 8 7 1 88

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 8 4 62
Atomun Kuantum Modeli 10 7 3 70
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 7 3 70
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 4 2 57
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
155,878 216,020 60 121 121 583 2769

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
182,938 201,340 58 117 117 484 2491

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
216,005 183,200 13 38 38 207 1358

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 5 16,75 56 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 3 8 1,00 8 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 22 18 17,50 12 33,14 32,09 39,34

Edebiyat E  eCAADDAacCDAEEaCcC CDB   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) bBdaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeaeacCa Dbb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 3 1 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
392,128 216,020 8 15 15 27 205

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
276,750 201,340 9 22 22 100 553

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
211,655 183,200 18 45 45 219 1438

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 5 16,75 56 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 24 3 23,25 78 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 11 2 10,50 75 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 3,74 3,25 3,71

Fen 40 33 4 32,00 80 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 75 12 72,00 47 33,14 32,09 39,34

Edebiyat E  eCAADDAacCDAEEaCcC CDB   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik BBDACAAC BcBEAE CEEABCBCC BaBd

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEAEACcA DbBBCbEADBDCDCEBAEBCBB b ABCBBC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 3 1 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 1 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 0 71
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 5 2 71

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 6 1 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 12 1 92
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 0 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 3 1 60
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
289,345 216,020 38 64 64 179 1063

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
187,750 201,340 54 108 108 460 2355

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
151,715 183,200 91 185 185 589 3081

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 5 7,75 26 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 15 11 12,25 41 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 3,74 3,25 3,71

Fen 40 29 7 27,25 68 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 53 23 47,25 31 33,14 32,09 39,34

Edebiyat EDde e      CDdE  CeC  DB     

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBDc AAdcB BbAacCcEABb aCc CBC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen Ab a CcAaDCBeCAEAeBDCDCEBAEBCBBEE ABCB e

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 2 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 5 29
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 3 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 2 2 29

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 2 50
Bağıl Hareket 8 4 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 12 1 92
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 0 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
125,908 216,020 97 196 196 681 3585

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
138,750 201,340 97 198 198 668 3649

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
162,590 183,200 81 161 161 532 2797

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 5 7,75 26 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 4 6 2,50 21 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 14 15 10,25 7 33,14 32,09 39,34

Edebiyat EDde e      CDdE  CeC  DB     

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBdc a

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AB a cCaaDcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 1 50
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ULUER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
154,213 216,020 63 125 125 587 2800

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
188,563 201,340 51 103 103 453 2330

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
195,275 183,200 36 80 80 314 1807

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 3 16,25 54 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 12 -3,00 -25 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 20 18 15,50 10 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA EACD EADC EAbCBC dDB  D    

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caBBAb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) aeeaecddbcaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 3 1 75

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ULUER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
421,400 216,020 5 9 9 12 78

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
286,250 201,340 7 16 16 74 426

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
208,325 183,200 23 55 55 237 1502

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 3 16,25 54 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 27 3 26,25 88 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 3,74 3,25 3,71

Fen 40 37 3 36,25 91 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 81 9 78,75 52 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA EACD EADC EAbCBC dDB  D    

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CABbABBDACBEBEBCACEEABECCcBCaB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen AEEAeCDDBCAACDCDCADEBEABEdDaBABCBCEEBBCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 2 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 6 1 86

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 7 1 88

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 12 1 92
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAKCAN TURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
225,303 216,020 48 87 87 397 1845

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
127,750 201,340 100 206 206 687 3863

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
111,755 183,200 101 212 212 663 3702

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 17 1,75 6 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 8 13 4,75 16 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 10 3 9,25 66 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,74 3,25 3,71

Fen 40 28 10 25,50 64 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 42 40 32,00 21 33,14 32,09 39,34

Edebiyat E  cC dececBaDbd dCad  Ddbe aa

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eeac dACcBeBEbE d bABb e   b  

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AE EbCDdDDbBBCAEcDBDCDCEeAcBaBBbd ABCBeC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 3 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 1 3 17
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 2 14

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 1 67
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 10 3 77
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 2 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 3 2 60
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAKCAN TURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
105,928 216,020 104 217 217 705 4054

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
104,688 201,340 104 218 218 706 4137

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
116,105 183,200 99 208 208 657 3659

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 17 1,75 6 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 0 5 -1,25 -21 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 3 8 1,00 8 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 9 30 1,50 1 33,14 32,09 39,34

Edebiyat E  cC dececBaDbd dCad  Ddbe aa

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eeac d

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) Ae eBcdddDbb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 3 0

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
151,715 216,020 65 129 129 597 2862

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
180,750 201,340 62 121 121 489 2548

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
190,280 183,200 40 90 90 338 1958

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 12 -3,00 -25 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 19 22 13,50 9 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA EdCD EADCBEA CeCE eB bDC  c

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caBaAb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) aaeaecddbcaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
392,340 216,020 7 14 14 26 201

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
287,500 201,340 6 15 15 70 412

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
203,330 183,200 25 60 60 260 1606

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 28 2 27,50 92 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 8 5 6,75 52 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 3,74 3,25 3,71

Fen 40 30 10 27,50 69 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 75 18 70,50 46 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA EdCD EADCBEA CeCE eB bDC  c

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CABAABBaACBEBEBCACEEABcCCBBCCB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen AaEAeCDDBCAACaCeCcDEBEAcEceaBABCBCEbBBCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 5 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 6 1 86
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 5 1 83
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 7 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 5 3 63

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 8 5 62
Atomun Kuantum Modeli 10 7 3 70
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 7 3 70
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA EYMEN OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
242,265 216,020 44 80 80 338 1641

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
189,750 201,340 50 100 100 445 2293

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
145,055 183,200 94 194 194 610 3219

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 13 6,75 23 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 15 4 14,00 47 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 6 5 4,75 34 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 8 4 7,00 54 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 3,74 3,25 3,71

Fen 40 16 11 13,25 33 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 41 28 34,00 22 33,14 32,09 39,34

Edebiyat EbeeCcADbebdCDAE deee  cB   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eB cCAAC BBBbAEB EE B   C  a  

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen  E EbdcADDba CbEb BDCaCbBAEB     bcB    

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 3 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 0 3 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 1 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 1 43
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 2 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 1 14

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 1 50
Bağıl Hareket 8 3 4 38

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 8 4 62
Atomun Kuantum Modeli 10 7 3 70
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 7 3 70
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 2 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 1 0 20
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA EYMEN OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
122,578 216,020 99 203 203 689 3671

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
133,750 201,340 99 203 203 680 3755

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
150,493 183,200 93 187 187 597 3122

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 13 6,75 23 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 3 7 1,25 10 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 14 24 8,00 5 33,14 32,09 39,34

Edebiyat EbeeCcADbebdCDAE deee  cB   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eB cca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS)  e eBdCadDba

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 3 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 0 3 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ TANIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
140,060 216,020 82 165 165 644 3184

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
159,188 201,340 85 169 169 603 3154

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
168,058 183,200 75 150 150 501 2629

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 11 -2,75 -23 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 16 28 9,00 6 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA EAaD EADeBEebCeCEacdC DCcab

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caacAb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS)  eeabcddbcba

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 3 1 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ TANIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
238,185 216,020 45 82 82 351 1692

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
213,000 201,340 33 67 67 308 1695

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
180,020 183,200 55 116 116 395 2230

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 15 7 13,25 44 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 10 3 9,25 66 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 3,74 3,25 3,71

Fen 40 10 6 8,50 21 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 40 25 33,75 22 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA EAaD EADeBEebCeCEacdC DCcab

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAacABeD  BEBaBdA EE B C  B ac

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen  EEABCDDBCbAbae  ba                     

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 3 1 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 3 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 2 43
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 2 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 3 1 43

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 0 83
Bağıl Hareket 8 5 3 63

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 0 3 0
Atomun Kuantum Modeli 10 0 3 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 0 3 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 0 0 0
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE  *LMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
138,395 216,020 84 170 170 650 3224

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
161,563 201,340 82 165 165 590 3072

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
173,428 183,200 67 138 138 455 2445

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 14 11,50 38 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 1 7 -0,75 -6 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 18 24 12,00 8 33,14 32,09 39,34

Edebiyat DADaACDAEADCdaAbC eadbBbdDdbac

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) cCdB a

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS)  ee  caCbc a

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 2 5 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 4 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 2 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE  *LMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
179,645 216,020 52 103 103 522 2428

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
163,500 201,340 78 157 157 576 3013

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
176,690 183,200 60 126 126 423 2326

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 14 11,50 38 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 4 10 1,50 5 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 6 2 5,50 39 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 3 8 1,00 8 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 3,74 3,25 3,71

Fen 40 13 16 9,00 23 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 32 40 22,00 14 33,14 32,09 39,34

Edebiyat DADaACDAEADCdaAbC eadbBbdDdbac

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik Ccdb ae ceBbBc d    A         

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen  EE  CacBC A  eDCdccda  EecDB Bea cE dbc

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 2 5 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 4 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 1 2 17
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 1 14

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 1 50
Bağıl Hareket 8 3 1 38

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 3 8 23
Atomun Kuantum Modeli 10 2 6 20
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 2 6 20
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 1 5 14
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 1 4 20
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
323,500 216,020 25 45 45 101 739

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
226,250 201,340 27 57 57 253 1400

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
175,025 183,200 62 131 131 438 2388

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 7 11,25 38 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 19 6 17,50 58 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 7 4 6,00 43 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 3,74 3,25 3,71

Fen 40 28 7 26,25 66 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 60 20 55,00 36 33,14 32,09 39,34

Edebiyat E  eCAADbddBbDcE  CdC  DB   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBDcCAAC BBBbAEB EEAB Ba cBaB 

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen eEcb CDA DCd CAEeDBDCaCEBAEBCBB E ABCBdC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 1 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 2 29
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 5 1 83
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 4 2 57

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 8 3 2 38

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 11 2 85
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 0 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
137,563 216,020 86 173 173 653 3250

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
155,438 201,340 88 178 178 617 3251

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
175,025 183,200 62 131 131 438 2388

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 7 11,25 38 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 2 8 0,00 0 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 16 20 11,00 7 33,14 32,09 39,34

Edebiyat E  eCAADbddBbDcE  CdC  DB   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBdcca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) eeCb cda Dcd

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 3 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORA DOĞANER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
145,888 216,020 71 146 146 618 3019

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
167,938 201,340 73 145 145 552 2904

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
190,588 183,200 39 89 89 337 1951

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 2 9 -0,25 -2 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 18 19 13,25 9 33,14 32,09 39,34

Edebiyat c AeCAADbAadCDAEddCeC CDd   DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) e     

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) deCa caacDeb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 2 3 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 1 0

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 3 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORA DOĞANER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
212,763 216,020 49 90 90 434 1998

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
193,750 201,340 48 96 96 426 2190

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
191,675 183,200 37 86 86 330 1905

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 8 7 6,25 21 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 5 8 3,00 21 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 3 7 1,25 10 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 3,74 3,25 3,71

Fen 40 14 18 9,50 24 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 38 34 29,50 19 33,14 32,09 39,34

Edebiyat c AeCAADbAadCDAEddCeC CDd   DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik e     AC aBdcdE C d c B   B B 

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen dEca CaAcDeBddAc  BadDdae c CB  ED BCdde

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 2 3 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 1 1 20
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 1 14
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 1 1 17
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 2 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 4 1 57

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 2 4 33
Bağıl Hareket 8 3 4 38

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 3 7 23
Atomun Kuantum Modeli 10 3 6 30
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 3 6 30
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 1 4 14
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 1 2 20
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE SOLMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
438,063 216,020 2 4 4 5 32

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
302,500 201,340 5 12 12 49 299

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
216,650 183,200 12 36 36 202 1334

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 29 1 28,75 96 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 13 0 13,00 100 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 3,74 3,25 3,71

Fen 40 37 3 36,25 91 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 86 14 82,50 54 33,14 32,09 39,34

Edebiyat EDceCeAebAEBCDcEEBCBCEbeBAccDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik BBDACAACABBBEAaBCEEABCBCCEBCBC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEAEACDADDCBeCAEADBDCDCEBAEBeBBEEDABCBdC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 1 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 7 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 7 1 88

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 13 0 100
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE SOLMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
158,375 216,020 57 115 115 573 2716

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
186,688 201,340 55 110 110 464 2383

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
214,475 183,200 15 41 41 211 1388

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 2 10 -0,50 -4 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 23 25 16,75 11 33,14 32,09 39,34

Edebiyat EDceCeAebAEBCDcEEBCBCEbeBAccDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) bBdaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeaeacdadDcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
125,908 216,020 97 196 196 681 3585

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
138,750 201,340 97 198 198 668 3649

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
154,978 183,200 90 181 181 580 3026

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 5 7,75 26 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 3 9 0,75 6 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 13 18 8,50 6 33,14 32,09 39,34

Edebiyat    bCAAD e  CDAc  Ce   bB     

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBa ca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeCcacaadDcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
275,908 216,020 39 68 68 220 1199

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
204,750 201,340 40 80 80 361 1910

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
151,715 183,200 91 185 185 589 3081

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 5 7,75 26 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 18 6 16,50 55 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 8 3 7,25 56 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 3,74 3,25 3,71

Fen 40 21 12 18,00 45 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 48 23 42,25 28 33,14 32,09 39,34

Edebiyat    bCAAD e  CDAc  Ce   bB     

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBa CAACcBBBbAaBCEEABb  C  CB 

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEccACaADDCBeCAd aBDCDCE AccbB  a AB ee 

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 2 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 2 57
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 3 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 2 1 29

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 8 3 62
Atomun Kuantum Modeli 10 8 1 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 8 1 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 4 2 57
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 1 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 0 3 0
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
369,533 216,020 11 23 23 44 341

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
339,688 201,340 1 3 3 15 164

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
305,353 183,200 1 4 4 58 362

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 4 14,00 47 11,89 11,78 8,72

Tarih 14 10 2 9,50 68 0,30 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 8 1 7,75 55 0,32 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,16 0,32 1,44

Sosyal 34 22 5 20,75 61 0,77 1,82 6,84

Felsefe 6 5 0 5,00 83 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 5 0 5,00 42 -0,39 -0,19 1,33

Matematik 30 22 2 21,50 72 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 11 1 10,75 83 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 3,74 3,25 3,71

Fen 40 32 5 30,75 77 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 101 16 97,00 64 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA  ACD EcDCB AcCeC   B  DC  A

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Sosyal A EDbE DECEDbEDC  EC B  ACBcAdcDCE

Cevap Anahtarı A ADEDCEBDECEDEEDCABECBBEAACBEABBDCE

Felsefe (TM) DC BAE

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) DC BAE      

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Matematik CAB ABBaACBEBE CACEE BE  BB aB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen AEEAeCDDBCAACDCDCdDEBEABE D BABCBdEaBd B

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN FEL FEL MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 0 50

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 10 2 77
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 2 0 40
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Su Ekosistemleri 3 1 0 33
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 3 0 75

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 3 0 75
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 1 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 0 71
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 4 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 5 0 71

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 7 1 88

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 11 1 85
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 0 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 2 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 3 1 60
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
146,720 216,020 70 141 141 613 2991

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
241,500 201,340 18 41 41 210 1107

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
270,553 183,200 2 10 10 113 651

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 4 14,00 47 11,89 11,78 8,72

Tarih 14 10 2 9,50 68 0,30 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 8 1 7,75 55 0,32 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,16 0,32 1,44

Sosyal 34 22 5 20,75 61 0,77 1,82 6,84

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 12 -3,00 -25 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 39 24 33,00 22 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA  ACD EcDCB AcCeC   B  DC  A

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Sosyal A EDbE DECEDbEDC  EC B  ACBcAdcDCE

Cevap Anahtarı A ADEDCEBDECEDEEDCABECBBEAACBEABBDCE

Felsefe (TM) caB Ab

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) aeeaecddbcaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234
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TÜR TAR COĞ1 DİN FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 0 50

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 10 2 77
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 2 0 40
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Su Ekosistemleri 3 1 0 33
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 1 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
362,665 216,020 14 26 26 49 394

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
249,750 201,340 15 34 34 181 950

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
178,355 183,200 57 121 121 407 2281

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 24 5 22,75 76 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 13 0 13,00 100 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 3,74 3,25 3,71

Fen 40 31 7 29,25 73 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 69 21 63,75 42 33,14 32,09 39,34

Edebiyat ec EACD EAaCcaADC C dbB bDC  b

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CABcABBaACBbBEcCACEEAB CaBBCCB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen cEEABCDDBCAAbaCDCADEBEABEAD BdBeBaEdB CB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 2 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 1 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 1 71
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 5 1 83
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 5 2 71

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 13 0 100
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 1 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
139,228 216,020 83 168 168 648 3203

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
162,000 201,340 80 161 161 584 3051

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
165,305 183,200 77 154 154 512 2695

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 12 -3,00 -25 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 16 25 9,75 6 33,14 32,09 39,34

Edebiyat ec EACD EAaCcaADC C dbB bDC  b

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caBcAb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) ceeabcddbcaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 2 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
339,523 216,020 20 37 37 78 602

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
254,000 201,340 13 32 32 171 879

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
213,320 183,200 17 43 43 213 1404

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 19 7 17,25 58 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 9 4 8,00 57 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 3,74 3,25 3,71

Fen 40 28 9 25,75 64 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 66 24 60,00 39 33,14 32,09 39,34

Edebiyat ebDEACDAEcDCBaA CBCbB BC DCcdb

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAabABeDACBbBEcCACEE BcC aB  B

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen eEEdcbDDBC ACDCaCADEBEA EeDDBABeBdEEB Ce

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 1 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 3 57
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 5 0 83
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 3 2 43

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 3 50
Bağıl Hareket 8 6 1 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 10 2 77
Atomun Kuantum Modeli 10 8 1 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 8 1 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
156,710 216,020 59 118 118 580 2755

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
188,250 201,340 52 104 104 454 2337

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
201,358 183,200 30 68 68 279 1662

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 11 -2,75 -23 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 21 23 15,25 10 33,14 32,09 39,34

Edebiyat ebDEACDAEcDCBaA CBCbB BC DCcdb

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caaBAb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) eeedcbddbc a

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TUNA TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
436,808 216,020 3 5 5 6 34

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
305,000 201,340 4 11 11 47 291

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
226,640 183,200 8 28 28 180 1170

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 28 2 27,50 92 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 13 0 13,00 100 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 3,74 3,25 3,71

Fen 40 37 3 36,25 91 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 86 13 82,75 54 33,14 32,09 39,34

Edebiyat EcdDCeAD AEBCDAEEdCBebCDBbAaDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik BBDACAACABBBEAEcCEEABCBCCcBCBC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEAEACbADDaBeCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 5 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 2 71
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 7 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 13 0 100
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TUNA TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
163,370 216,020 55 110 110 564 2654

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
194,188 201,340 47 94 94 424 2182

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
229,903 183,200 7 26 26 174 1130

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 3 9 0,75 6 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 25 22 19,50 13 33,14 32,09 39,34

Edebiyat EcdDCeAD AEBCDAEEdCBebCDBbAaDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) bBdaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeaeacbadDAb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
141,725 216,020 79 160 160 637 3141

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
161,688 201,340 81 164 164 589 3070

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
176,825 183,200 59 125 125 422 2324

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 11,89 11,78 8,72

Tarih 14 0 1 -0,25 -2 0,30 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 0 0 0,00 0 0,32 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,16 0,32 1,44

Sosyal 34 0 1 -0,25 -1 0,77 1,82 6,84

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 1 9 -1,25 -10 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 17 24 11,00 7 33,14 32,09 39,34

Edebiyat Eb eCAbDbAEBdDAE dC C  eBcbaDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Sosyal             e                     

Cevap Anahtarı B BECEDADEDDEECEEBEABCDBCECBAABECBAD

Felsefe (TM)  dbaaE

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS)  aeae Cdabbb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234
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TÜR TAR COĞ1 DİN FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 2 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 0 1 0
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 0 0
Su Ekosistemleri 3 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 2 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
244,538 216,020 43 79 79 325 1606

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
205,688 201,340 38 78 78 352 1879

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
182,263 183,200 52 111 111 385 2171

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 11,89 11,78 8,72

Tarih 14 0 1 -0,25 -2 0,30 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 0 0 0,00 0 0,32 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,16 0,32 1,44

Sosyal 34 0 1 -0,25 -1 0,77 1,82 6,84

Matematik 30 13 8 11,00 37 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 3 9 0,75 5 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 8 3 7,25 56 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 3,74 3,25 3,71

Fen 40 17 17 12,75 32 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 45 36 36,00 24 33,14 32,09 39,34

Edebiyat Eb eCAbDbAEBdDAE dC C  eBcbaDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Sosyal             e                     

Cevap Anahtarı B BECEDADEDDEECEEBEABCDBCECBAABECBAD

Matematik  dbAaeACcBBBEAaBC cAB    Ee   

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen  aeae cdabbBBCe cDBDCDCb AEBeBe E bBeBdC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 2 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 0 1 0
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 0 0
Su Ekosistemleri 3 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 1 3 20
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 0 43
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 2 4 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 2 1 29

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 1 4 17
Bağıl Hareket 8 2 5 25

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 8 3 62
Atomun Kuantum Modeli 10 6 2 60
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 6 2 60
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 4 2 57
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 2 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 0 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ŞAHİNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
148,385 216,020 69 139 139 611 2961

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
172,500 201,340 68 136 136 530 2781

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
184,708 183,200 50 106 106 375 2102

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 11 -2,75 -23 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 18 25 11,75 8 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eAbEACD EcDCBaAbCdCEdDdC DC ab

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caB bb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) ceeabcddbc a

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ŞAHİNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
322,760 216,020 26 46 46 102 746

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
238,500 201,340 21 45 45 219 1169

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
196,670 183,200 35 77 77 304 1769

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 18 6 16,50 55 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 10 3 9,25 66 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 3,74 3,25 3,71

Fen 40 27 10 24,50 61 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 62 26 55,50 37 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eAbEACD EcDCBaAbCdCEdDdC DC ab

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAB bB DACBbBEcdA EEABE  dB aB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen cEEABCDDBC AbbCDCADbBbAcEcDD dBeBCE BeCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 2 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 2 29
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 3 2 43

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 5 2 63

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 9 4 69
Atomun Kuantum Modeli 10 7 3 70
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 7 3 70
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 4 3 57
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 0 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
130,070 216,020 94 188 188 673 3453

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
142,563 201,340 95 194 194 662 3559

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
165,478 183,200 76 153 153 511 2688

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 4 9,00 30 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 3 7 1,25 10 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 13 14 9,50 6 33,14 32,09 39,34

Edebiyat    e    cAEdCDAE  CBC   Bb    

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) e  c a

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeCeBcda  dd

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 2 0

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
232,570 216,020 47 85 85 368 1747

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
182,000 201,340 59 118 118 486 2508

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
160,040 183,200 84 166 166 544 2854

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 4 9,00 30 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 11 7 9,25 31 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 7 4 6,00 43 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 6 5 4,75 37 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 3,74 3,25 3,71

Fen 40 18 12 15,00 38 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 39 23 33,25 22 33,14 32,09 39,34

Edebiyat    e    cAEdCDAE  CBC   Bb    

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik e  c AAC B BbAc CEcABb   cB   

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEcEbCDA  dd CAac BDCDbca Ed d  E ABbB C

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 1 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 3 29
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 2 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 1 14

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 2 3 25

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 6 5 46
Atomun Kuantum Modeli 10 5 4 50
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 5 4 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 3 3 43
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 0 2 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 3 1 60
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE DÜLGEROĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
438,260 216,020 1 3 3 4 31

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
305,750 201,340 3 10 10 46 288

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
238,295 183,200 3 19 19 158 1018

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 26 2 25,50 85 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 14 0 14,00 100 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 13 0 13,00 100 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 3,74 3,25 3,71

Fen 40 38 1 37,75 94 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 86 8 84,00 55 33,14 32,09 39,34

Edebiyat EDceCAADbAEdCDAEEBCeCE DB  EDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik BB ACAACcBBBEAEcCEEABCBCC BCBC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCd C

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 0 50

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 1 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 1 71
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 5 0 83
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 7 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 8 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 13 0 100
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 0 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE DÜLGEROĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
169,198 216,020 53 106 106 547 2563

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
203,750 201,340 41 82 82 367 1937

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
236,120 183,200 4 21 21 162 1047

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 2 10 -0,50 -4 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 25 19 20,25 13 33,14 32,09 39,34

Edebiyat EDceCAADbAEdCDAEEBCeCE DB  EDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) bB aca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeaeacdadDcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 0 50

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ARDA ÜRETÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 2 9 -0,25 -2 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 3 14 -0,50 0 33,14 32,09 39,34

Felsefe (TM) bBaacb

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) Ae eacdadDcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012
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FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ARDA ÜRETÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
306,663 216,020 30 54 54 126 878

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
182,000 201,340 59 118 118 486 2508

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 22 6 20,50 68 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 12 1 11,75 84 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,74 3,25 3,71

Fen 40 30 9 27,75 69 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 52 15 48,25 32 33,14 32,09 39,34

Matematik BBaACbACcBBBaAEBCEEAB BCdEB Bd

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AE EACDADDCBeCddcDBDCDCEBAEBeBabdDABCBdC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 2 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 1 71
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 5 1 83
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 5 2 71

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 0 83
Bağıl Hareket 8 7 1 88

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 10 3 77
Atomun Kuantum Modeli 10 8 2 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 8 2 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 2 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 3 2 60
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
311,933 216,020 28 52 52 122 841

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
228,750 201,340 25 54 54 241 1347

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
185,015 183,200 48 104 104 370 2080

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 1 12,75 43 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 18 7 16,25 54 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 4 5 2,75 21 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,74 3,25 3,71

Fen 40 26 10 23,50 59 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 57 18 52,50 35 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA EA   EADC EA C C   B   C   

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CABbcBeD eBEBEBCACEdABcd  B  B

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen AEbABCDDBCAACDbaC abBa  E DeBABeBCEEedCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 2 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 3 57
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 3 2 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 4 0 57

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 8 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 4 5 31
Atomun Kuantum Modeli 10 2 5 20
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 2 5 20
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 2 3 29
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
142,558 216,020 77 158 158 635 3124

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
167,000 201,340 74 147 147 557 2916

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
177,403 183,200 58 124 124 421 2310

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 1 12,75 43 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 1 11 -1,75 -15 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 16 16 12,00 8 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA EA   EADC EA C C   B   C   

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caBBcb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) aeBabcddbcaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
144,223 216,020 73 151 151 626 3074

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
174,375 201,340 66 133 133 519 2730

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
183,995 183,200 51 107 107 376 2111

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 1 8 -1,00 -8 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 20 21 14,75 10 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eAcdACe EADbBcADCeCEBed EDac A

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) DbBc E

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS)  beaAcdd c a

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 1 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
295,785 216,020 35 60 60 157 978

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
228,250 201,340 26 55 55 243 1353

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
188,345 183,200 42 93 93 348 2005

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 17 6 15,50 52 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 8 2 7,50 54 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 3,74 3,25 3,71

Fen 40 22 9 19,75 49 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 55 26 48,50 32 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eAcdACe EADbBcADCeCEBed EDac A

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik dbBc eB c BEBE CACEEAB Cb BCC 

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen  bEAaCDD C A DCDCcDEBEABEce BAB ea b dC 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 1 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 0 71
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 2 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 4 1 57

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 0 83
Bağıl Hareket 8 3 2 38

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 10 3 77
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 2 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 1 2 20
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAANBERK GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
134,233 216,020 90 180 180 662 3341

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
152,875 201,340 91 184 184 628 3336

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
171,628 183,200 69 142 142 475 2522

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 3 9 0,75 6 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 16 18 11,50 8 33,14 32,09 39,34

Edebiyat EcAe cAD A dCDAE  Cd   eBc  D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eB   a

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeCeacddbDcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAANBERK GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
266,733 216,020 41 73 73 253 1320

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
188,250 201,340 52 104 104 454 2337

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
168,365 183,200 72 146 146 490 2592

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 10 3 9,25 31 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 5 6 3,50 27 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 3,74 3,25 3,71

Fen 40 26 12 23,00 58 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 48 22 42,50 28 33,14 32,09 39,34

Edebiyat EcAe cAD A dCDAE  Cd   eBc  D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eB   AAC BB d E C cAB         

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEcEACDdbDCBBCccADdaC CbaA BCBeEEDABCedC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 0 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 1 14
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 1 1 17
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 1 14

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 8 7 1 88

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 5 6 38
Atomun Kuantum Modeli 10 3 6 30
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 3 6 30
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 2 4 29
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AYHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
149,218 216,020 68 137 137 608 2940

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
172,938 201,340 67 135 135 527 2770

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
201,598 183,200 29 66 66 275 1655

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 3 9 0,75 6 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 21 23 15,25 10 33,14 32,09 39,34

Edebiyat EbeeCbADbAEBCDAEdeCeCaCDB   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBdaea

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AedeacdaEDcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 2 5 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AYHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
367,968 216,020 12 24 24 45 357

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
258,750 201,340 11 29 29 160 786

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
198,335 183,200 33 74 74 292 1722

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 23 7 21,25 71 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 3,74 3,25 3,71

Fen 40 32 8 30,00 75 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 72 24 66,00 43 33,14 32,09 39,34

Edebiyat EbeeCbADbAEBCDAEdeCeCaCDB   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBDAeAACbBBBEAEBeEcABCBCCcBCBd

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEdEACDAeDCBBCAEdcBDCDCEdAcBCBeEEDABCBBe

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 2 5 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 1 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 3 57
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 4 2 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 6 1 86

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 7 1 88

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 9 4 69
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 2 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
140,893 216,020 80 161 161 638 3158

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
165,313 201,340 76 150 150 564 2965

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
170,810 183,200 70 143 143 478 2536

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 7 12,25 41 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 10 -2,50 -21 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 16 20 11,00 7 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eb  ACD EcDC EADCBC  ed  DCc b

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caB Ab

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS)  eeaecddbc a

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 1 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
302,768 216,020 32 56 56 135 919

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
205,250 201,340 39 79 79 357 1890

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
181,685 183,200 53 112 112 387 2181

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 7 12,25 41 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 13 8 11,00 37 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 11 1 10,75 77 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 9 3 8,25 63 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 3,74 3,25 3,71

Fen 40 30 6 28,50 71 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 57 21 51,75 34 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eb  ACD EcDC EADCBC  ed  DCc b

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAB ABeDcbBbcE   b EABc  eB  B

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen  EEAeCDDBC ACDC CADEBaABEccDBABCBaEbB CB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 0 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 4 2 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 2 3 29

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 0 83
Bağıl Hareket 8 6 1 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 9 3 69
Atomun Kuantum Modeli 10 8 1 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 8 1 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 2 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KİLİSLİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
116,750 216,020 101 209 209 696 3823

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
195,688 201,340 46 92 92 417 2146

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
208,438 183,200 22 54 54 236 1498

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 11,89 11,78 8,72

Tarih 14 8 6 6,50 46 0,30 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 10 4 9,00 64 0,32 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,16 0,32 1,44

Sosyal 34 23 11 20,25 60 0,77 1,82 6,84

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 12 -3,00 -25 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 35 45 23,75 16 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eAbEdCDbEcDCcbebCcecdaBebeCcab

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Sosyal AaEedEBDaCEDdbDCABEbaBcAACBcdBBDCE

Cevap Anahtarı A ADEDCEBDECEDEEDCABECBBEAACBEABBDCE

Felsefe (TM) eCdB  

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) ceecdcdabbaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234
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TÜR TAR COĞ1 DİN FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 6 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 0 3 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 8 5 62
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 4 1 80
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Su Ekosistemleri 3 2 1 67
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 1 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KİLİSLİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
186,125 216,020 51 98 98 504 2340

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
208,000 201,340 36 75 75 338 1830

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
224,750 183,200 9 29 29 185 1208

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 11,89 11,78 8,72

Tarih 14 8 6 6,50 46 0,30 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 10 4 9,00 64 0,32 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,16 0,32 1,44

Sosyal 34 23 11 20,25 60 0,77 1,82 6,84

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 3 9 0,75 6 -0,39 -0,19 1,33

Matematik 30 6 6 4,50 15 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 4 9 1,75 13 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 3,74 3,25 3,71

Fen 40 18 22 12,50 31 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 61 73 42,75 28 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eAbEdCDbEcDCcbebCcecdaBebeCcab

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Sosyal AaEedEBDaCEDdbDCABEbaBcAACBcdBBDCE

Cevap Anahtarı A ADEDCEBDECEDEEDCABECBBEAACBEABBDCE

Felsefe (TM) bdacbE

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) bdacbEdCbcEa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Matematik ecdb   DeC  B   A      C    Cd

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen cEEcdCDaBbAAbDeeCceadEbBbcDDecdbBCEEaBdc

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN FEL FEL MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 6 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 0 3 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 8 5 62
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 4 1 80
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Su Ekosistemleri 3 2 1 67
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 1 1 20
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 0 14
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 2 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 1 14

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 3 50
Bağıl Hareket 8 5 3 63

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 4 9 31
Atomun Kuantum Modeli 10 3 7 30
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 3 7 30
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 1 6 14
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 3 2 60
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
355,823 216,020 16 29 29 56 454

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
202,000 201,340 42 84 84 375 1979

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
113,420 183,200 100 210 210 661 3680

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 0 2,00 7 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 24 4 23,00 77 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 12 1 11,75 84 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 13 0 13,00 100 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 11 0 11,00 85 3,74 3,25 3,71

Fen 40 36 1 35,75 89 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 62 5 60,75 40 33,14 32,09 39,34

Edebiyat           DC                  

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAB ABeDACBEBEBCeCEEABcC aBCCB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen AEEAdCDDBC ACDCDCADEBEABEAD BABCBCEE BCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 0 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 2 71
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 5 1 71

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 6 1 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 13 0 100
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 0 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
106,760 216,020 103 216 216 704 4041

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
114,063 201,340 103 215 215 701 4040

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
101,458 183,200 103 218 218 675 3802

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 0 2,00 7 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 11 -2,75 -23 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 4 14 0,50 0 33,14 32,09 39,34

Edebiyat           DC                  

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caB Ab

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) aeeadcddbc a

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 1 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
366,315 216,020 13 25 25 47 365

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
232,500 201,340 24 51 51 232 1289

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
170,030 183,200 71 144 144 479 2548

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 14 10,50 35 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 22 8 20,00 67 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 3,74 3,25 3,71

Fen 40 36 4 35,00 88 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 72 26 65,50 43 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eccEdaD EcDbcEAbCBCEdeBb DCAcc

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAecABeDACBbBEcCAbEEABcCCBBCaB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen AEEABCDDBCdACbCDCADEBEABEcDaBABCBCEEBBCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebi Akımlar 7 2 3 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 2 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 4 43
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 6 1 86

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 12 1 92
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
135,065 216,020 88 177 177 658 3312

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
151,688 201,340 92 187 187 633 3366

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
156,980 183,200 88 176 176 569 2963

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 14 10,50 35 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 12 -3,00 -25 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 15 31 7,25 5 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eccEdaD EcDbcEAbCBCEdeBb DCAcc

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caecAb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) aeeabcddbcda

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebi Akımlar 7 2 3 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
140,893 216,020 80 161 161 638 3158

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
162,063 201,340 79 159 159 582 3047

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
202,348 183,200 27 63 63 267 1627

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 7 12,25 41 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 3 0,25 4 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 6 5 4,75 40 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 21 15 17,25 11 33,14 32,09 39,34

Edebiyat d  eCddDDAaBbDAE  CBC CcB   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBdc  

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) ABdbBdCa DAd

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 1 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
301,518 216,020 33 58 58 137 930

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
216,250 201,340 30 63 63 294 1617

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
181,685 183,200 53 112 112 387 2181

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 7 12,25 41 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 15 5 13,75 46 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 3 9 0,75 5 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 12 0 12,00 92 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 3,74 3,25 3,71

Fen 40 27 10 24,50 61 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 56 22 50,50 33 33,14 32,09 39,34

Edebiyat d  eCddDDAaBbDAE  CBC CcB   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBDc  ACbBBBEAcBC EAB     eC  

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AbdbbdcA Dad dAEADBDC CEBAEBeBBEEDABCBBC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 2 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 1 29
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 3 2 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 2 1 29

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 2 4 33
Bağıl Hareket 8 1 5 13

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 12 0 92
Atomun Kuantum Modeli 10 9 0 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 0 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REHA ORAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
144,223 216,020 73 151 151 626 3074

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
166,250 201,340 75 148 148 561 2938

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
187,258 183,200 45 99 99 361 2039

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 2 9 -0,25 -2 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 18 20 13,00 9 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA EACc EAaCBEADCeC  ed  DC  c

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caB ed

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) cCeaeadCbca 

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REHA ORAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
232,973 216,020 46 83 83 365 1742

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
201,250 201,340 43 85 85 380 1999

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
188,345 183,200 42 93 93 348 2005

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 10 5 8,75 29 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 5 2 4,50 35 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 3,74 3,25 3,71

Fen 40 15 12 12,00 30 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 40 24 34,00 22 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA EACc EAaCBEADCeC  ed  DC  c

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAB ede    aBEaCA   AB C      

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen ccEAeaDcBCA Ce DCcD BdA    bBAdb C     a

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 1 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 2 29
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 1 0 17
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 1 14

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 2 3 33
Bağıl Hareket 8 5 3 63

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 5 2 38
Atomun Kuantum Modeli 10 5 2 50
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 5 2 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 3 1 43
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 2 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 0 1 0
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
308,608 216,020 29 53 53 124 865

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
217,250 201,340 29 62 62 288 1590

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
168,365 183,200 72 146 146 490 2592

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 18 6 16,50 55 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 10 3 9,25 66 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 9 3 8,25 63 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,74 3,25 3,71

Fen 40 27 10 24,50 61 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 57 23 51,25 34 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA  ACD EADCdEAbCee  cd  D    

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik C BbABea CBEBE CACEEAd   eBdCB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen dEEAeCDDBCAA bCDCADEBEAdc c BABCBbEaedCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB
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100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 2 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 1 43
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 4 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 4 2 57

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 5 2 63

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 9 3 69
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 1 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 2 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
134,233 216,020 90 180 180 662 3341

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
159,375 201,340 84 168 168 602 3151

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
160,753 183,200 83 165 165 541 2847

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 1 11 -1,75 -15 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 16 20 11,00 7 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA  ACD EADCdEAbCee  cd  D    

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) c BBAb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) Deeaecddbcaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 3 1 75

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA TAYFUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
137,563 216,020 86 173 173 653 3250

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
160,313 201,340 83 167 167 597 3114

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
163,063 183,200 80 160 160 530 2791

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 7 11,25 38 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 11 -2,75 -23 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 15 21 9,75 6 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA      EcDC EAbCeC  DBC DCcdc

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caB Ab

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS)  aeabcddbcaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 1 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA TAYFUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
356,938 216,020 15 27 27 53 443

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
255,250 201,340 12 30 30 167 855

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
175,025 183,200 62 131 131 438 2388

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 7 11,25 38 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 25 1 24,75 83 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 10 3 9,25 66 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,74 3,25 3,71

Fen 40 28 10 25,50 64 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 66 18 61,50 40 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA      EcDC EAbCeC  DBC DCcdc

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAB ABeDACBEBE CACEEABECCBB  B

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen  aEABCDDBCAAbcCDCcDEBEAcEcDaBABCBaE adCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 0 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 1 71
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 6 0 86

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 0 83
Bağıl Hareket 8 5 3 63

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 10 3 77
Atomun Kuantum Modeli 10 8 2 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 8 2 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 3 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 0 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA YÜKSEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
134,238 216,020 89 179 179 661 3337

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
156,750 201,340 86 173 173 611 3214

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
158,375 183,200 85 168 168 552 2908

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 5 7 3,25 11 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 1 12 -2,00 -14 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 3 8 1,00 8 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 3,74 3,25 3,71

Fen 40 5 32 -3,00 -8 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 21 48 9,00 6 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA  dac EcDCBEADCcC  e e Dd   

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAaAcde c B  E  e    c        

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen ccb dbacaCbdae addaEBa dEbcaccdbcedEdded

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 2 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 0 0 0

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 0 5 0
Bağıl Hareket 8 1 7 13

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 3 8 23
Atomun Kuantum Modeli 10 2 6 20
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 2 6 20
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 3 3 43
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 0 4 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 1 4 20
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA YÜKSEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
129,238 216,020 95 189 189 674 3482

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
138,875 201,340 96 197 197 667 3646

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
173,600 183,200 66 136 136 453 2440

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 0 6 -1,50 -25 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 5 6 3,50 29 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 16 21 10,75 7 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eA  dac EcDCBEADCcC  e e Dd   

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caaacd

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) cCB dbaCAcbD

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERSİVRİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
369,745 216,020 10 21 21 42 338

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
251,750 201,340 14 33 33 175 916

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
185,015 183,200 48 104 104 370 2080

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 5 12,75 43 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 23 4 22,00 73 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 3,74 3,25 3,71

Fen 40 33 7 31,25 78 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 70 16 66,00 43 33,14 32,09 39,34

Edebiyat ed  ACe EADCBEADCaC  Dd  D    

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CABbABeDACBEBEeCA EEABcC BB CB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen cbEAeCcDBCAACbCDCcDEBEABEcDDBABCBCEEBBCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 1 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 3 43
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 5 0 71

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 4 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 11 2 85
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERSİVRİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
142,558 216,020 77 158 158 635 3124

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
171,063 201,340 70 139 139 536 2820

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
171,965 183,200 68 139 139 462 2493

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 5 12,75 43 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 12 -3,00 -25 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 17 20 12,00 8 33,14 32,09 39,34

Edebiyat ed  ACe EADCBEADCaC  Dd  D    

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caBBAb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) cbeaeccdbcaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 3 1 75

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
166,700 216,020 54 107 107 551 2595

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
199,188 201,340 44 87 87 393 2058

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
232,213 183,200 6 24 24 169 1098

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 2 9 -0,25 -2 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 25 22 19,50 13 33,14 32,09 39,34

Edebiyat EDdeCAAebAbBCDAEEBCBCECDdbcEDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) bBdaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) Aeaeacda Dcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
427,013 216,020 4 6 6 8 59

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
310,000 201,340 2 7 7 38 261

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
233,300 183,200 5 23 23 167 1085

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 28 2 27,50 92 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 12 1 11,75 84 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 3,74 3,25 3,71

Fen 40 34 5 32,75 82 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 84 15 80,25 53 33,14 32,09 39,34

Edebiyat EDdeCAAebAbBCDAEEBCBCECDdbcEDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik BBDACAACcBBBEAEBCEEABCBCCcBCBC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEAEACDA DCBeCAEcDBDCDCEBAEBCcBbEDABCBdC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 1 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 6 1 86
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 7 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 6 1 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 12 1 92
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
157,543 216,020 58 116 116 578 2735

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
193,563 201,340 49 97 97 428 2195

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
201,935 183,200 28 64 64 269 1636

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 12 -3,00 -25 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 22 22 16,50 11 33,14 32,09 39,34

Edebiyat ecDEACD EADC EADCeCE eBC DCcac

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caBBAb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) aeeaecddbcac

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 4 0 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 3 1 75

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
399,105 216,020 6 11 11 17 167

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
278,250 201,340 8 21 21 96 529

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
214,985 183,200 14 39 39 208 1376

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 24 4 23,00 77 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 3,74 3,25 3,71

Fen 40 35 5 33,75 84 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 78 16 74,00 49 33,14 32,09 39,34

Edebiyat ecDEACD EADC EADCeCE eBC DCcac

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CABbABBDACBEBEBCA EEAB CaBaCdB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen AEEAeCDDBCAcCbCDCcDEBEABEADDBABCBCEEBdCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 4 0 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 2 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 0 71
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 5 2 71

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 12 1 92
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
112,588 216,020 102 212 212 699 3913

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
117,938 201,340 102 212 212 698 4003

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
125,075 183,200 97 202 202 642 3545

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 9 3,75 13 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 2 8 0,00 0 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 9 22 3,50 2 33,14 32,09 39,34

Edebiyat    e  AebAb aDAd  Cee  Dd     

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBdaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) Ae b cdacDcd

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
266,025 216,020 42 74 74 257 1330

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
183,750 201,340 56 115 115 479 2469

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
125,075 183,200 97 202 202 642 3545

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 9 3,75 13 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 18 7 16,25 54 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 9 3 8,25 59 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 3,74 3,25 3,71

Fen 40 22 11 19,25 48 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 46 27 39,25 26 33,14 32,09 39,34

Edebiyat    e  AebAb aDAd  Cee  Dd     

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBDACAAC BBBbAE C bAeCBeb e BC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AE b CDAcDCdBCAEceBDCaCEBAcc dd   ABCB e

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 1 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 2 29
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 4 2 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 4 3 57

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 0 83
Bağıl Hareket 8 4 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 9 4 69
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 2 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 1 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 1 2 20
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK ATA HINISLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
145,888 216,020 71 146 146 618 3019

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
168,750 201,340 72 144 144 547 2876

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
178,625 183,200 56 119 119 405 2274

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 13 13,75 46 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 12 -3,00 -25 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 18 29 10,75 7 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eAcdACDcEADCdEADCaCdBcBdbDdcEc

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caB cb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) ceeaecddbcda

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 6 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK ATA HINISLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
299,950 216,020 34 59 59 141 945

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
220,750 201,340 28 59 59 274 1515

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
191,675 183,200 37 86 86 330 1905

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 13 13,75 46 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 15 8 13,00 43 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,74 3,25 3,71

Fen 40 27 13 23,75 59 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 59 34 50,50 33 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eAcdACDcEADCdEADCaCdBcBdbDdcEc

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAB cBd  CBEccaC eEcAB  C BCeB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen cEEAeCDDBCdAbaCaCcDEBEAdEAcDBABdBdEbdBCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 6 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 1 3 20
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 3 29
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 3 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 5 1 71

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 4 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 9 4 69
Atomun Kuantum Modeli 10 7 3 70
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 7 3 70
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR FİDAN GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
129,238 216,020 95 189 189 674 3482

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
142,938 201,340 94 192 192 658 3549

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
158,375 183,200 85 168 168 552 2908

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 5 8,75 29 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 2 8 0,00 0 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 13 18 8,50 6 33,14 32,09 39,34

Edebiyat    eCeAe A  CDcE  C C  bB   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBdaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) Ae e cdadDcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR FİDAN GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
333,613 216,020 22 40 40 85 644

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
215,750 201,340 32 65 65 298 1628

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
158,375 183,200 85 168 168 552 2908

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 5 8,75 29 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 19 4 18,00 60 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 12 0 12,00 86 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 11 0 11,00 85 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 3,74 3,25 3,71

Fen 40 31 2 30,50 76 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 60 11 57,25 38 33,14 32,09 39,34

Edebiyat    eCeAe A  CDcE  C C  bB   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBDACAAC BBBEAaBdEEAB     BaB 

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AE E CDADDCBBCAE DBDC CEBAEB B aE ABCBdC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 2 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 2 29
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 4 0 57

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 0 83
Bağıl Hareket 8 7 0 88

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 11 0 85
Atomun Kuantum Modeli 10 9 0 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 0 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 0 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
155,878 216,020 60 121 121 583 2769

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
179,688 201,340 63 125 125 496 2576

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
198,605 183,200 32 73 73 291 1718

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 5 16,75 56 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 0 5 -1,25 -21 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 12 -3,00 -25 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 18 22 12,50 8 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eccEACe EADCBEADCeCE DBC D    

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) cadc b

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) caeaecddddaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 3 1 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 3 0

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
290,253 216,020 37 63 63 177 1056

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
208,750 201,340 35 74 74 335 1810

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
211,655 183,200 18 45 45 219 1438

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 5 16,75 56 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 8 7 6,25 21 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 3,74 3,25 3,71

Fen 40 30 10 27,50 69 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 56 22 50,50 33 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eccEACe EADCBEADCeCE DBC D    

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAdc Bee       d aEE Ba     CB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen caEAeCDDddAACbCDCADEBEABEeDaBABCBbEEBdCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 3 1 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 1 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 4 14
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 2 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 0 14

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 3 5 38

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 12 1 92
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 3 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUŞA BİLAL PİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
150,050 216,020 67 134 134 603 2915

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
178,250 201,340 64 128 128 505 2614

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
186,950 183,200 46 100 100 362 2042

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 12 -3,00 -25 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 20 28 13,00 9 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eADEAaDeEADCBEADCeCadedCaDCbae

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caBaAd

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) aeeaecddbcaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUŞA BİLAL PİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
343,800 216,020 19 34 34 73 563

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
240,000 201,340 19 42 42 213 1130

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
200,000 183,200 31 70 70 282 1683

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 19 11 16,25 54 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,74 3,25 3,71

Fen 40 32 8 30,00 75 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 69 31 61,25 40 33,14 32,09 39,34

Edebiyat eADEAaDeEADCBEADCeCadedCaDCbae

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CABAAdeDACBEBccCeCabABECbaBdCe

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen AEEAeCDDBCAAbDCDCcDEBEABEADcBABeBdEdBdCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 1 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 3 57
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 4 2 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 3 4 43

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 12 1 92
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 3 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF UĞUR BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
331,395 216,020 24 43 43 90 666

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
241,750 201,340 17 40 40 208 1102

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
218,315 183,200 11 33 33 196 1293

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 15 7 13,25 44 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 9 2 8,50 61 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 3,74 3,25 3,71

Fen 40 30 7 28,25 71 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 65 23 59,25 39 33,14 32,09 39,34

Edebiyat ecDEACecEADCBaADC CEaedCbDCAEA

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CABbABe AbBbBE CAbEcAcE   B   

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen  cEA CDDBC ACbCDCcDEBaABEADDBABeBCEEBaCd

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 2 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 2 43
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 2 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 2 1 29

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 0 83
Bağıl Hareket 8 4 2 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 11 2 85
Atomun Kuantum Modeli 10 8 2 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 8 2 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF UĞUR BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
159,208 216,020 56 112 112 570 2705

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
196,063 201,340 45 91 91 414 2130

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
213,965 183,200 16 42 42 212 1395

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 1 8 -1,00 -8 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 24 20 19,00 13 33,14 32,09 39,34

Edebiyat ecDEACecEADCBaADC CEaedCbDCAEA

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caBBAb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS)  Cea cddbc a

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 4 0 100

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 3 1 75

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 0 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 3 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ ERGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
144,223 216,020 73 151 151 626 3074

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
164,625 201,340 77 153 153 568 2988

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
189,433 183,200 41 92 92 347 1987

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 2 7 0,25 2 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 18 20 13,00 9 33,14 32,09 39,34

Edebiyat deAeCAADcAEBaDcEbcCdC  DB caDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) ea    

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeCe  aabad 

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 4 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 2 0

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 1 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ ERGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
197,348 216,020 50 94 94 465 2175

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
171,250 201,340 69 138 138 534 2811

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
188,345 183,200 42 93 93 348 2005

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 2 3 1,25 4 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 4 7 2,25 16 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 6 5 4,75 37 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 3,74 3,25 3,71

Fen 40 17 18 12,50 31 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 35 32 27,00 18 33,14 32,09 39,34

Edebiyat deAeCAADcAEBaDcEbcCdC  DB caDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik ea      b  B  E               

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEcE  aAbad cecEdDebCaCE  EBeBBdEbAdCadC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 4 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 1 1 20
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 0 0 0

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 3 50
Bağıl Hareket 8 1 4 13

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 6 5 46
Atomun Kuantum Modeli 10 4 4 40
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 4 4 40
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 3 3 43
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 3 2 60
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA NAZ YAŞLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
305,798 216,020 31 55 55 129 887

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
212,500 201,340 34 68 68 311 1706

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
163,370 183,200 79 158 158 523 2752

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 6 9,50 32 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 18 7 16,25 54 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 3,74 3,25 3,71

Fen 40 27 9 24,75 62 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 56 22 50,50 33 33,14 32,09 39,34

Edebiyat E  eCcAD Ab CDAE dCeC   d     

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBaA e C B BbAEcCEEAcCBCCcBCB 

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AE bAdDAbDdB ecEADBDCDCEBAEceB  EDABCcBC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 2 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 3 57
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 4 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 4 1 57

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 1 67
Bağıl Hareket 8 3 4 38

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 12 1 92
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 2 2 40
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA NAZ YAŞLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
131,735 216,020 93 184 184 668 3407

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
151,563 201,340 93 188 188 634 3368

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
162,283 183,200 82 162 162 533 2801

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 6 9,50 32 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 2 9 -0,25 -2 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 15 18 10,50 7 33,14 32,09 39,34

Edebiyat E  eCcAD Ab CDAE dCeC   d     

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBaa E

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) Ae baddabDdb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 1 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PEHLİVANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
348,395 216,020 18 32 32 67 521

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
238,500 201,340 21 45 45 219 1169

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
176,690 183,200 60 126 126 423 2326

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 11,89 11,78 8,72

Matematik 30 22 7 20,25 68 8,15 7,35 8,38

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,37 4,01 4,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,37 3,76 4,22

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 3,74 3,25 3,71

Fen 40 31 8 29,00 73 12,47 11,03 12,84

Toplam: 152 67 25 60,75 40 33,14 32,09 39,34

Edebiyat ed EACD EADb EAbCeC  DdC Ddcac

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAdcABBDcCBEBaeCACEbAB CCBBCaB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen AEEAeCDDBCAAbDCDCADEBEABEdDaBABeBaEdd CB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 2 0 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 4 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 3 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 1 71
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 4 2 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 7 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 12 1 92
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 2 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PEHLİVANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
138,395 216,020 84 170 170 650 3224

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
156,688 201,340 87 174 174 612 3216

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
163,640 183,200 78 157 157 522 2747

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 106 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 11,89 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,31 1,23

Felsefe 12 0 12 -3,00 -25 -0,39 -0,19 1,33

Toplam: 152 15 27 8,25 5 33,14 32,09 39,34

Edebiyat ed EACD EADb EAbCeC  DdC Ddcac

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) cadcAb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) aeeaecddbcaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 2 0 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 4 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
140,893 216,020 81 161 161 638 3158

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
162,063 201,340 80 159 159 582 3047

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
176,248 183,200 68 129 129 435 2370

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 3 12,25 41 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 3 0,25 4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 1 9 -1,25 -10 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 15 15 11,25 7 31,26 32,09 39,34

Edebiyat  b EA D EADCBEA CdC   d  D    

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caB  b

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS)  aeaeddCb aa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 1 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
242,143 216,020 36 81 81 339 1643

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
200,250 201,340 43 86 86 385 2025

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
181,685 183,200 60 112 112 387 2181

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 3 12,25 41 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 11 5 9,75 33 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 6 6 4,50 32 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 8 2 7,50 58 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 2,79 3,25 3,71

Fen 40 16 8 14,00 35 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 40 16 36,00 24 31,26 32,09 39,34

Edebiyat  b EA D EADCBEA CdC   d  D    

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAB  Be  CBcB eC b E B d     B

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen  aEAedDcB AAbbC CAaEBE Bd D       E   C 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 1 0 20
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 4 14
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 3 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 2 1 29

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 2 50
Bağıl Hareket 8 3 4 38

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 8 2 62
Atomun Kuantum Modeli 10 7 1 70
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 7 1 70
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 3 2 43
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 2 0 40
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARİF G L 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
86,450 216,020 113 219 219 707 4163

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
100,250 201,340 113 219 219 708 4175

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
108,425 183,200 110 213 213 665 3732

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 23 1,25 4 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 4 22 -1,50 -5 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 3 9 0,75 5 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 0 13 -3,25 -25 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 2,79 3,25 3,71

Fen 40 4 27 -2,75 -7 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 15 72 -3,00 -2 31,26 32,09 39,34

Edebiyat cccEAaDdEeade**eece*cDddcaCcaA

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik  cadb BeACebBbebeebccab deedd 

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen  bEea cDddcAdcdcdccdebeacecedba    dB   

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebi Akımlar 7 1 6 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 3 0 3 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 0 5 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 5 14
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 2 3 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 2 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 5 14

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 1 50
Bağıl Hareket 8 0 8 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 0 13 0
Atomun Kuantum Modeli 10 0 10 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 0 10 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 0 7 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 0 2 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 0 1 0
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARİF G L 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
104,263 216,020 112 218 218 706 4081

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
107,063 201,340 112 217 217 704 4113

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
102,988 183,200 113 217 217 674 3797

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 23 1,25 4 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 3 0,25 4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 1 9 -1,25 -10 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 9 35 0,25 0 31,26 32,09 39,34

Edebiyat cccEAaDdEeade**eece*cDddcaCcaA

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM)  Cadb 

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS)  beeA cdddca

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebi Akımlar 7 1 6 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 3 0 3 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 0 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 3 0

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
121,745 216,020 103 204 204 690 3702

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
131,688 201,340 103 204 204 682 3792

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
147,740 183,200 95 190 190 602 3187

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 18 6,50 22 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 3 8 1,00 8 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 15 31 7,25 5 31,26 32,09 39,34

Edebiyat Ec eabdeDdcBbDAEadCaCbCccbcaDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBdcca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeCe cdadDeb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebi Akımlar 7 2 4 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
312,995 216,020 24 51 51 120 828

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
198,500 201,340 45 89 89 398 2069

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
143,390 183,200 99 195 195 615 3249

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 18 6,50 22 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 18 6 16,50 55 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 10 3 9,25 66 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 2,79 3,25 3,71

Fen 40 31 8 29,00 73 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 60 32 52,00 34 31,26 32,09 39,34

Edebiyat Ec eabdeDdcBbDAEadCaCbCccbcaDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBDcCAAC BdBEAEcCEE BC a  BCe 

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEcE CDADDeBeCcEeDBDCDCcBAEBeBBEEaABCBBC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebi Akımlar 7 2 4 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 3 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 0 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 2 43
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 4 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 2 3 29

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 5 2 63

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 10 3 77
Atomun Kuantum Modeli 10 8 2 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 8 2 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 2 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ GÜNDOĞDU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
119,988 216,020 104 205 205 691 3757

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
126,563 201,340 106 208 208 691 3887

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
122,188 183,200 104 204 204 647 3581

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 10 2,50 8 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 2 3 1,25 9 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 0 0 0,00 0 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 2 3 1,25 4 2,83 1,82 6,84

Matematik 30 3 2 2,50 8 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 0 0 0,00 0 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,79 3,25 3,71

Fen 40 0 1 -0,25 -1 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 10 16 6,00 4 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ec dA e d D BceaCeC   d       

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Sosyal beED  d                           

Cevap Anahtarı A ADEDCEBDECEDEEDCABECBBEAACBEABBDCE

Matematik CA   Be c                     

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen                    a                    

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 2 2 15
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 0 0
Su Ekosistemleri 3 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 0 0 0

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 0 0 0
Bağıl Hareket 8 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 10 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 0 0 0
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ GÜNDOĞDU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
108,425 216,020 109 213 213 700 3997

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
114,125 201,340 110 214 214 700 4039

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
122,188 183,200 104 204 204 647 3581

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 10 2,50 8 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 2 3 1,25 9 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 0 0 0,00 0 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 2 3 1,25 4 2,83 1,82 6,84

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 0,33 0,31 1,23

Toplam: 152 7 16 3,00 2 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ec dA e d D BceaCeC   d       

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Sosyal beED  d                           

Cevap Anahtarı A ADEDCEBDECEDEEDCABECBBEAACBEABBDCE

Felsefe (TM) ca   b

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234
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TÜR TAR COĞ1 DİN FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 2 2 15
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 0 0
Su Ekosistemleri 3 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
164,203 216,020 54 109 109 563 2645

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
195,438 201,340 47 93 93 419 2151

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
237,005 183,200 17 20 20 160 1034

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 4 8 2,00 17 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 26 20 21,00 14 31,26 32,09 39,34

Edebiyat Eb eCAADDAEBCDcEEdCeCECDBcc DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) bBdaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeaeacCadDAb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
423,578 216,020 4 8 8 11 72

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
306,250 201,340 6 8 8 44 283

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
228,305 183,200 20 27 27 178 1146

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 28 2 27,50 92 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 2,79 3,25 3,71

Fen 40 34 6 32,50 81 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 83 15 79,25 52 31,26 32,09 39,34

Edebiyat Eb eCAADDAEBCDcEEdCeCECDBcc DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik BBDACAACcBcBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEAEACcADDaBeCAEADBDCDCEcAEBCBBEEbABCBdC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 1 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 6 1 86

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 12 1 92
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
220,385 216,020 40 89 89 414 1909

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
177,250 201,340 64 129 129 510 2645

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
155,045 183,200 88 179 179 576 3002

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 11 8,25 28 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 11 8 9,00 30 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 7 5 5,75 44 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 1 8 -1,00 -8 2,79 3,25 3,71

Fen 40 17 17 12,75 32 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 39 36 30,00 20 31,26 32,09 39,34

Edebiyat    eC AebAcdCDAb dCdC Ced cED 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik e   eeAC Bc EbEeCE  BCBe  e B 

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AE EACDAbaCdeCcEccBDC CEcAcaed db cB d e

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 1 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 2 43
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 3 3 43

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 0 83
Bağıl Hareket 8 4 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 7 5 54
Atomun Kuantum Modeli 10 7 2 70
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 7 2 70
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 2 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 0 5 0
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
127,573 216,020 95 193 193 678 3537

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
142,875 201,340 97 193 193 659 3550

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
148,520 183,200 93 188 188 599 3165

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 11 8,25 28 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 1 10 -1,50 -13 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 13 23 7,25 5 31,26 32,09 39,34

Edebiyat    eC AebAcdCDAb dCdC Ced cED 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) e   eE

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) Ae eacdabacd

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
186,305 216,020 46 97 97 502 2338

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
280,125 201,340 11 18 18 88 498

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
300,935 183,200 6 7 7 70 388

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 12 2 11,50 82 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 9 1 8,75 63 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 24 5 22,75 67 2,83 1,82 6,84

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 3 1 2,75 23 0,00 -0,19 1,33

Matematik 30 9 3 8,25 28 6,67 7,35 8,38

Toplam: 152 54 20 49,00 32 31,26 32,09 39,34

Edebiyat EDAe  AecAEBCDcEE CdCEdcBc cDd

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Sosyal BECEDADEDebECEEBE BCc  ECBA  bCBcD

Cevap Anahtarı B BECEDADEDDEECEEBEABCDBCECBAABECBAD

Felsefe (TM) b C  E

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) b C  E  E   

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Matematik eBaA   CcB BEAE           B   

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234
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TÜR TAR COĞ1 DİN FEL FEL MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Edebi Akımlar 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 11 2 85
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 3 1 60
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 0 50
Su Ekosistemleri 3 1 0 33
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 0 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 1 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 0 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 1 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 1 1 20
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 2 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 2 0 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
145,055 216,020 75 148 148 621 3044

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
242,250 201,340 23 39 39 205 1094

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
288,973 183,200 7 8 8 88 490

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 12 2 11,50 82 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 9 1 8,75 63 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 24 5 22,75 67 2,83 1,82 6,84

Felsefe 6 1 3 0,25 4 0,33 0,31 1,23

Toplam: 152 41 18 36,50 24 31,26 32,09 39,34

Edebiyat EDAe  AecAEBCDcEE CdCEdcBc cDd

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Sosyal BECEDADEDebECEEBE BCc  ECBA  bCBcD

Cevap Anahtarı B BECEDADEDDEECEEBEABCDBCECBAABECBAD

Felsefe (TM) eBaa  

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 DİN FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Edebi Akımlar 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 3 0

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 11 2 85
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 3 1 60
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 0 50
Su Ekosistemleri 3 1 0 33
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YAĞIZ CANPOLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
160,873 216,020 55 111 111 566 2687

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
190,438 201,340 50 99 99 440 2281

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
219,470 183,200 22 32 32 195 1286

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 3 18,25 61 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 2 10 -0,50 -4 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 22 18 17,50 12 31,26 32,09 39,34

Edebiyat EDAeCAAD AEBCDAEE C C b Bc  D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) bBdaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeaeacdaaDcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 4 1 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YAĞIZ CANPOLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
440,560 216,020 2 2 2 2 26

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
306,250 201,340 6 8 8 44 283

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
221,645 183,200 21 30 30 189 1250

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 3 18,25 61 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 29 1 28,75 96 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 13 0 13,00 100 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 2,79 3,25 3,71

Fen 40 37 3 36,25 91 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 85 7 83,25 55 31,26 32,09 39,34

Edebiyat EDAeCAAD AEBCDAEE C C b Bc  D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik BBDACAACcBBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEAEACDAaDCBeCAEADBDCDCEBAEBCBBEEbABCBBC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 4 1 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 1 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 7 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 13 0 100
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
114,253 216,020 107 210 210 697 3882

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
124,500 201,340 107 210 210 693 3918

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
120,793 183,200 106 206 206 652 3607

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 3 4,25 14 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 1 11 -1,75 -15 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 8 18 3,50 2 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eb      EADC  Ab              

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caBcAb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) ceBabcddbcaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
286,128 216,020 28 66 66 192 1092

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
167,250 201,340 72 146 146 556 2915

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
128,405 183,200 103 201 201 640 3500

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 3 4,25 14 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 15 14 11,50 38 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 11 1 10,75 83 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 2,79 3,25 3,71

Fen 40 32 6 30,50 76 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 52 23 46,25 30 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eb      EADC  Ab              

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CABcABeccCebcaaCAbEaAB CbeBCaB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen cEbABCDDBCAACeCDC DEBEABaADDBABCBaEE dCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 3 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 3 43
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 3 3 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 3 4 43

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 8 7 1 88

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 11 1 85
Atomun Kuantum Modeli 10 9 0 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 0 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA YAVUZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
108,425 216,020 109 213 213 700 3997

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
112,500 201,340 111 216 216 702 4062

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
112,400 183,200 109 211 211 662 3695

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 1 8 -1,00 -8 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 10 34 1,50 1 31,26 32,09 39,34

Edebiyat DbcdAaDeEAcbBbeaCedadedeaDbcbc

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caed E

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) ceec b beb D

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebi Akımlar 7 0 7 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 4 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 3 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA YAVUZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
112,800 216,020 108 211 211 698 3910

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
123,500 201,340 108 211 211 694 3930

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
116,750 183,200 107 207 207 656 3650

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 6 13 2,75 9 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 2 7 0,25 2 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 0 11 -2,75 -21 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 2,79 3,25 3,71

Fen 40 4 26 -2,50 -6 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 18 61 2,75 2 31,26 32,09 39,34

Edebiyat DbcdAaDeEAcbBbeaCedadedeaDbcbc

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAed eeb  Bc EcCc   be  be d B

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen cEEc b beb d  a dbcdda ddbe  cceBbdE dee

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebi Akımlar 7 0 7 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 4 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 1 2 20
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 2 14
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 1 2 17
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 4 14

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 1 5 17
Bağıl Hareket 8 1 2 13

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 0 11 0
Atomun Kuantum Modeli 10 0 8 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 0 8 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 0 6 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 0 3 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 2 3 40
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT S LÇUK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
424,730 216,020 3 7 7 10 70

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
291,250 201,340 8 13 13 64 376

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
214,985 183,200 26 39 39 208 1376

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 27 3 26,25 88 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 13 0 13,00 100 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 2,79 3,25 3,71

Fen 40 37 3 36,25 91 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 83 13 79,75 52 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eAcEACD EADbBEADCdC deBb DC EA

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik aABAABBDACBEBEBCACEEABcCCBeCCB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen AEEABCDDBCAACeCDCADEBEABEADDBABCBCEbBdCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 3 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 5 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 6 1 86
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 6 1 86

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 7 1 88

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 13 0 100
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT S LÇUK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
157,543 216,020 58 116 116 578 2735

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
189,500 201,340 51 101 101 446 2297

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
201,935 183,200 37 64 64 269 1636

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 0 12 -3,00 -25 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 21 23 15,25 10 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eAcEACD EADbBEADCdC deBb DC EA

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) aaBaAb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) aeeabcddbcaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 3 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 3 0 75

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
286,423 216,020 27 65 65 190 1090

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
210,500 201,340 38 72 72 324 1761

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
163,370 183,200 80 158 158 523 2752

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 6 9,50 32 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 18 9 15,75 53 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 9 3 8,25 63 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 4 0 4,00 31 2,79 3,25 3,71

Fen 40 22 7 20,25 51 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 51 22 45,50 30 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eA Ed D EADC c eCe   DB  D   c

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAacABeDcbBbBEBCAC EABc aeBC B

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen  aEAeCDDdCAdCDCDCebEBEABEc  BAB B       

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 1 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 2 43
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 4 2 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 4 3 57

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 1 67
Bağıl Hareket 8 5 3 63

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 9 3 69
Atomun Kuantum Modeli 10 8 2 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 8 2 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 2 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 0 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 1 0 20
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
131,735 216,020 91 184 184 668 3407

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
146,688 201,340 95 190 190 651 3477

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
156,845 183,200 87 177 177 570 2964

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 6 9,50 32 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 1 10 -1,50 -13 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 13 21 7,75 5 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eA Ed D EADC c eCe   DB  D   c

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caacAb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS)  aeaecdddcaD

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
271,920 216,020 31 70 70 232 1251

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
226,500 201,340 30 56 56 250 1395

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
209,990 183,200 31 51 51 231 1474

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 2 16,50 55 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 13 8 11,00 37 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 8 3 7,25 52 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 8 2 7,50 58 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 2,79 3,25 3,71

Fen 40 19 10 16,50 41 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 49 20 44,00 29 31,26 32,09 39,34

Edebiyat DA  ACD EADCBaADCBC  Dd  D    

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CABcA eDcb b EeC eEcAB C  B  B

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen ccE  CDDBe ACDCDCADcB A Ee  eAB a bd eC 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 1 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 3 43
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 3 3 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 2 1 29

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 1 67
Bağıl Hareket 8 4 2 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 8 2 62
Atomun Kuantum Modeli 10 7 1 70
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 7 1 70
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 4 2 57
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 1 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 1 3 20
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
155,045 216,020 61 124 124 586 2784

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
186,563 201,340 56 111 111 465 2384

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
211,078 183,200 30 50 50 230 1465

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 2 16,50 55 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 2 7 0,25 2 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 21 12 18,00 12 31,26 32,09 39,34

Edebiyat DA  ACD EADCBaADCBC  Dd  D    

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caBcA 

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) cCe  cddbE a

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 1 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 2 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÖZBEK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
129,238 216,020 93 189 189 674 3482

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
147,813 201,340 94 189 189 647 3458

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
158,375 183,200 83 168 168 552 2908

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 2 8 0,00 0 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 15 20 10,00 7 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E  eCcAeDA dbDcE  Cae  Dd   DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBa eE

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) ee e cCadDcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 3 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÖZBEK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
248,300 216,020 35 77 77 314 1559

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
164,750 201,340 75 152 152 567 2983

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
158,375 183,200 83 168 168 552 2908

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 8 11 5,25 18 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 9 2 8,50 61 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 8 2 7,50 58 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 2,79 3,25 3,71

Fen 40 26 5 24,75 62 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 45 25 38,75 25 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E  eCcAeDA dbDcE  Cae  Dd   DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBa eeAdbacB  a C E B B C  b d

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen eE E CcADDCB CAE  BDCDCc AdBCBeEE AB B C

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 1 4 20
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 1 29
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 1 2 17
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 2 14

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 2 50
Bağıl Hareket 8 6 0 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 8 2 62
Atomun Kuantum Modeli 10 8 1 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 8 1 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 4 2 57
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 0 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
140,060 216,020 83 165 165 644 3184

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
164,063 201,340 77 155 155 572 2999

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
166,970 183,200 76 151 151 502 2641

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 4 12,00 40 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 0 12 -3,00 -25 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 15 19 10,25 7 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eAbEA   EADC EAbCBCE         c

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caB Aa

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) eeeabcddbcaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 1 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
356,310 216,020 13 28 28 55 451

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
243,000 201,340 22 38 38 201 1076

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
180,020 183,200 62 116 116 395 2230

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 4 12,00 40 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 22 5 20,75 69 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 2,79 3,25 3,71

Fen 40 32 8 30,00 75 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 67 17 62,75 41 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eAbEA   EADC EAbCBCE         c

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAB AaBDcCBEBaBCACEEABcCaBB  B

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen eEEABCDDBCAACaCDCADEBEABddDaBABeBdEEBdCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 1 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 6 1 86
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 5 1 83
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 5 1 71

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 7 1 88

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 11 2 85
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 2 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 3 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ UĞURLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
140,060 216,020 83 165 165 644 3184

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
155,938 201,340 88 176 176 615 3243

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
173,495 183,200 71 137 137 454 2444

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 0 5 -1,25 -21 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 1 10 -1,50 -13 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 15 23 9,25 6 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eA  AeD EADCBEAb eC dbBb DC  c

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) c aedd

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS)  eeabcdabcaD

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ UĞURLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
225,060 216,020 39 88 88 399 1849

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
165,000 201,340 74 151 151 565 2972

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
180,020 183,200 62 116 116 395 2230

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 4 11 1,25 4 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 11 2 10,50 75 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 8 4 7,00 54 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,79 3,25 3,71

Fen 40 23 8 21,00 53 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 41 27 34,25 23 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eA  AeD EADCBEAb eC dbBb DC  c

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik C aedde  ee  aee C   B   Bd   

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen  EEABCDaBCAdCDCaCcDEBcABE a  cBCa E   C 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 1 3 20
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 3 14
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 1 14

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 2 50
Bağıl Hareket 8 8 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 8 4 62
Atomun Kuantum Modeli 10 7 3 70
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 7 3 70
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 1 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 0 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 2 1 40
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERSOY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
180,020 216,020 50 102 102 520 2423

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
319,125 201,340 4 5 5 28 232

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
382,828 183,200 2 2 2 6 43

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 13 1 12,75 91 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 11 1 10,75 77 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 29 3 28,25 83 2,83 1,82 6,84

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,33 0,31 1,23

Toplam: 152 57 10 54,50 36 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eADEACDAEADCBEADCdCEBDdCEDC Ec

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Sosyal ADEDCEBDaCEDEEDC BEC BcAACBEABBDCc

Cevap Anahtarı A ADEDCEBDECEDEEDCABECBBEAACBEABBDCE

Felsefe (TM) caBBAb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234
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TÜR TAR COĞ1 DİN FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 12 1 92
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 3 1 60
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Su Ekosistemleri 3 2 0 67
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERSOY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
271,270 216,020 32 72 72 238 1262

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
400,250 201,340 1 1 1 2 44

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
403,490 183,200 1 1 1 3 18

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 13 1 12,75 91 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 11 1 10,75 77 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 29 3 28,25 83 2,83 1,82 6,84

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 5 1 4,75 40 0,00 -0,19 1,33

Matematik 30 20 7 18,25 61 6,67 7,35 8,38

Toplam: 152 84 16 80,00 53 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eADEACDAEADCBEADCdCEBDdCEDC Ec

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Sosyal ADEDCEBDaCEDEEDC BEC BcAACBEABBDCc

Cevap Anahtarı A ADEDCEBDECEDEEDCABECBBEAACBEABBDCE

Felsefe (TM) DCcBAE

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) DCcBAE      

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Matematik CABbABeacCBEBEaCAbEEABcC B  CB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234
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TÜR TAR COĞ1 DİN FEL FEL MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 12 1 92
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 3 1 60
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Su Ekosistemleri 3 2 0 67
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 3 1 75

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 1 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 4 43
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 4 2 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 4 0 57



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
477,100 216,020 1 1 1 1 2

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
340,000 201,340 2 2 2 14 162

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
266,600 183,200 9 11 11 118 692

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 29 1 28,75 96 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 14 0 14,00 100 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 13 0 13,00 100 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 2,79 3,25 3,71

Fen 40 40 0 40,00 100 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 95 5 93,75 62 31,26 32,09 39,34

Edebiyat EDAeCAADDAEBCDAEEBCdCECDBAcaDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik BBDACAACcBBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 1 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 7 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 8 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 13 0 100
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
183,350 216,020 49 101 101 510 2374

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
224,188 201,340 31 58 58 263 1447

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
264,425 183,200 11 13 13 122 713

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 2 10 -0,50 -4 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 29 19 24,25 16 31,26 32,09 39,34

Edebiyat EDAeCAADDAEBCDAEEBCdCECDBAcaDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) bBdaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeaeacdadDcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALIŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
143,390 216,020 80 156 156 632 3102

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
161,750 201,340 82 163 163 587 3064

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
187,768 183,200 54 98 98 360 2036

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 4 13,00 43 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 0 4 -1,00 -17 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 2 7 0,25 2 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 16 15 12,25 8 31,26 32,09 39,34

Edebiyat    eCAADb   CDAE  CdC  DBc  DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM)  ea ea

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS)  e c dCddDed

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 3 0

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 2 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALIŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
165,578 216,020 53 108 108 556 2619

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
164,000 201,340 78 156 156 573 3000

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
186,680 183,200 55 101 101 363 2048

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 4 13,00 43 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 2 9 -0,25 -1 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 2 6 0,50 4 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 2,79 3,25 3,71

Fen 40 10 15 6,25 16 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 26 28 19,00 13 31,26 32,09 39,34

Edebiyat    eCAADb   CDAE  CdC  DBc  DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik  ea eAcCd  c   cb   d         

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen  E c dcdDDed  bE   cba a Ad CdeE  ABC d 

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 1 2 20
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 0 0 0

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 1 2 17
Bağıl Hareket 8 2 4 25

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 2 6 15
Atomun Kuantum Modeli 10 2 5 20
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 2 5 20
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 2 3 29
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 2 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 1 0 20
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
150,050 216,020 67 134 134 603 2915

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
174,188 201,340 67 134 134 522 2737

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
208,700 183,200 32 53 53 235 1495

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 4 8 2,00 17 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 22 21 16,75 11 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E AeCAADDeEBCDAb dCeC  cBec DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) bBdcca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) ABaeBcdabDbb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
343,488 216,020 16 35 35 74 567

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
260,000 201,340 18 28 28 154 768

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
200,000 183,200 40 70 70 282 1683

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 23 7 21,25 71 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 6 6 4,50 35 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 11 0 11,00 85 2,79 3,25 3,71

Fen 40 26 11 23,25 58 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 66 26 59,50 39 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E AeCAADDeEBCDAb dCeC  cBec DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik BBDcCAACbBBBEAEeCEEABeBCdEBaBd

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AbAEbCDAbDbBeCcbe BDCDCccAcBCBBEE ABCBB 

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 2 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 3 57
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 5 1 83
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 6 1 86

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 4 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 6 6 46
Atomun Kuantum Modeli 10 6 4 60
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 6 4 60
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 3 4 43
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 0 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 0 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CÖMERT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
138,395 216,020 86 170 170 650 3224

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
156,688 201,340 87 174 174 612 3216

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
175,603 183,200 69 130 130 437 2382

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 2 9 -0,25 -2 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 16 20 11,00 7 31,26 32,09 39,34

Edebiyat daAeaedDDAEBCDAEacCeC   Bc  D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) e     

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) Ae eacdadDbb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebi Akımlar 7 1 4 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 1 0

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CÖMERT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
194,958 216,020 45 96 96 472 2214

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
164,500 201,340 76 154 154 569 2990

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
176,690 183,200 67 126 126 423 2326

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 3 5 1,75 6 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 12 1 11,75 84 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 2,79 3,25 3,71

Fen 40 15 9 12,75 32 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 32 24 26,00 17 31,26 32,09 39,34

Edebiyat daAeaedDDAEBCDAEacCeC   Bc  D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik e      Cb   b E C a       e   

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AE EACDADDbBBC             ceceE  ABaeee

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebi Akımlar 7 1 4 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 1 1 20
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 1 14
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 0 2 0

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 0 83
Bağıl Hareket 8 7 1 88

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 10 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 0 3 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 1 3 20
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYL L DURAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
135,065 216,020 89 177 177 658 3312

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
155,750 201,340 89 177 177 616 3245

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
158,068 183,200 86 174 174 567 2945

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 0 11 -2,75 -23 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 15 25 8,75 6 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ec  AaD EADCcEAcCeC dDd  DC ac

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caBcAb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS)  eeabcddbcaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYL L DURAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
344,128 216,020 15 33 33 72 561

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
233,500 201,340 26 49 49 228 1275

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
170,030 183,200 74 144 144 479 2548

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 22 7 20,25 68 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 12 1 11,75 84 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 2,79 3,25 3,71

Fen 40 30 5 28,75 72 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 65 22 59,50 39 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ec  AaD EADCcEAcCeC dDd  DC ac

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CABcABdDcCBEBEcCbCEbAB CaBBCCB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen  EEABCDDBCAACbCDCADEBEABEdD BABd CE aB d

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 1 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 2 57
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 4 2 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 6 1 86

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 0 83
Bağıl Hareket 8 7 1 88

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 12 1 92
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 0 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 1 1 20
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
104,450 183,200 112 215 215 671 3773

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 3 8 1,00 8 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 4 13 0,75 0 31,26 32,09 39,34

Felsefe (TM) bBdaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) Aeae cdabDAb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012
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FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
322,600 216,020 21 47 47 103 747

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
194,000 201,340 48 95 95 425 2185

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 24 2 23,50 78 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 11 2 10,50 75 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 2,79 3,25 3,71

Fen 40 30 8 28,00 70 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 54 10 51,50 34 31,26 32,09 39,34

Matematik BBDACAACbBBeEAEBCEEABC  CE CB 

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEAE CDAbDaBBCAEADBDCcCbBAcBCBBEE ABdcdC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 1 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 7 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 5 0 83
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 3 0 43

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 5 2 63

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 10 3 77
Atomun Kuantum Modeli 10 8 2 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 8 2 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 2 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 2 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TUANA ÖLÇÜLER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
158,410 216,020 57 114 114 572 2714

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
236,125 201,340 25 47 47 222 1221

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
250,033 183,200 13 15 15 140 855

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 12 7,00 23 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 7 5 5,75 41 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 13 0 13,00 93 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 25 5 23,75 70 2,83 1,82 6,84

Felsefe 6 0 5 -1,25 -21 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 2 8 0,00 0 0,00 -0,19 1,33

Matematik 30 9 8 7,00 23 6,67 7,35 8,38

Toplam: 152 46 38 36,50 24 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ebcEA e EcDbBEe CdCbdeB aD    

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Sosyal e EaCEeD dEDdEDCABECBBE ACBEAB DCE

Cevap Anahtarı A ADEDCEBDECEDEEDCABECBBEAACBEABBDCE

Felsefe (TM) ba cba

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) ba cbaBC adb

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Matematik CABeABe c  bBEcC b   Bc      e

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234
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TÜR TAR COĞ1 DİN FEL FEL MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 1 4 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 7 5 54
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 5 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Su Ekosistemleri 3 2 0 67
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 3 0

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 3 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 1 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 1 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 4 14
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 2 14



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TUANA ÖLÇÜLER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
123,410 216,020 100 200 200 686 3654

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
215,438 201,340 34 66 66 300 1638

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
250,033 183,200 13 15 15 140 855

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 12 7,00 23 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 7 5 5,75 41 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 13 0 13,00 93 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 25 5 23,75 70 2,83 1,82 6,84

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,33 0,31 1,23

Toplam: 152 37 21 31,75 21 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ebcEA e EcDbBEe CdCbdeB aD    

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Sosyal e EaCEeD dEDdEDCABECBBE ACBEAB DCE

Cevap Anahtarı A ADEDCEBDECEDEEDCABECBBEAACBEABBDCE

Felsefe (TM) caBeAb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 DİN FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 1 4 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 7 5 54
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 5 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Su Ekosistemleri 3 2 0 67
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TİRYAKİ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
118,415 216,020 106 207 207 693 3784

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
177,063 201,340 65 130 130 512 2649

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
205,243 183,200 35 58 58 251 1563

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 14 5,50 18 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 4 5 2,75 20 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 11 2 10,50 75 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 18 9 15,75 46 2,83 1,82 6,84

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,33 0,31 1,23

Toplam: 152 27 25 20,75 14 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E ce bdDcAd eDcdaaCeCE ed   DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Sosyal BaeEc DE  da  baEABCDBCECBA BECd b

Cevap Anahtarı B BECEDADEDDEECEEBEABCDBCECBAABECBAD

Felsefe (TM) e    d

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234
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TÜR TAR COĞ1 DİN FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 2 3 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 3 5 23
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 4 1 80
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Su Ekosistemleri 3 1 1 33
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TİRYAKİ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
124,665 216,020 98 198 198 684 3627

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
192,625 201,340 49 98 98 431 2214

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
217,205 183,200 24 35 35 201 1323

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 14 5,50 18 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 4 5 2,75 20 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 11 2 10,50 75 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 18 9 15,75 46 2,83 1,82 6,84

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 3 1 2,75 23 0,00 -0,19 1,33

Matematik 30 2 3 1,25 4 6,67 7,35 8,38

Toplam: 152 35 28 28,00 18 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E ce bdDcAd eDcdaaCeCE ed   DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Sosyal BaeEc DE  da  baEABCDBCECBA BECd b

Cevap Anahtarı B BECEDADEDDEECEEBEABCDBCECBAABECBAD

Felsefe (TM)  aCDB 

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS)  aCDB       

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Matematik e    dAd   B                  

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234
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TÜR TAR COĞ1 DİN FEL FEL MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 2 3 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 3 5 23
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 4 1 80
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Su Ekosistemleri 3 1 1 33
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 1 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 1 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
145,055 216,020 75 148 148 621 3044

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
171,563 201,340 68 137 137 533 2805

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
182,398 183,200 59 110 110 384 2168

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 1 11 -1,75 -15 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 19 24 13,00 9 31,26 32,09 39,34

Edebiyat edDEA D EADCddAcCBC dDBabDC db

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caB Ab

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) aeeaecddAcaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 2 3 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 1 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
331,618 216,020 19 42 42 89 665

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
233,500 201,340 26 49 49 228 1275

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
190,010 183,200 51 91 91 339 1963

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 18 6 16,50 55 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 9 4 8,00 62 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 2,79 3,25 3,71

Fen 40 30 9 27,75 69 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 64 25 57,75 38 31,26 32,09 39,34

Edebiyat edDEA D EADCddAcCBC dDBabDC db

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAB ABBD CBE EaCAC bAaE aBa dB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen AEEAeCDDaCAACDaDCADEBEAcccD BABCBCEaBdCd

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 2 3 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 2 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 1 57
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 4 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 3 2 43

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 9 4 69
Atomun Kuantum Modeli 10 8 2 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 8 2 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 2 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 3 2 60
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİNAZ FIŞKIN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
203,310 216,020 42 92 92 455 2119

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
151,750 201,340 93 186 186 632 3364

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
138,395 183,200 101 197 197 625 3348

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 13 5,75 19 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 8 9 5,75 19 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 4 6 2,50 18 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 11 1 10,75 83 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 2,79 3,25 3,71

Fen 40 18 13 14,75 37 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 35 35 26,25 17 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E  eCcAeeAEeaDed dCeC aed   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik e   e AC BBBb E a  Aaeed  eC  

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen  E c CaAcD adeAEADBeCDCEB Ec B b bABa de

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 2 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 1 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 1 2 17
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 4 14

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 2 2 33
Bağıl Hareket 8 2 4 25

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 11 1 85
Atomun Kuantum Modeli 10 8 1 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 8 1 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 1 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 3 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 0 3 0
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİNAZ FIŞKIN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
119,248 216,020 105 206 206 692 3765

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
127,125 201,340 105 207 207 690 3877

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
135,133 183,200 102 198 198 630 3401

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 13 5,75 19 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 1 7 -0,75 -6 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 10 22 4,50 3 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E  eCcAeeAEeaDed dCeC aed   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) e   e 

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS)  e c caacD a

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 2 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 2 0

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 2 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
170,030 216,020 52 105 105 544 2552

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
204,188 201,340 41 81 81 366 1929

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
245,398 183,200 15 17 17 146 903

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 3 7 1,25 10 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 25 12 22,00 14 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ED eCAADbAEBCDAE BCcC CDBA aDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) e     

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) Ae badCacD b

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 4 0 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 1 0

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
232,843 216,020 37 84 84 367 1745

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
220,000 201,340 33 61 61 278 1534

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
239,960 183,200 16 18 18 156 992

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 4 1 3,75 13 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 7 5 5,75 41 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 2,79 3,25 3,71

Fen 40 15 13 11,75 29 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 41 18 36,50 24 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ED eCAADbAEBCDAE BCcC CDBA aDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik e     AC  BB                  

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AE bAdcAcD BBe  ADBc   E  acedB   cBdeBC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 4 0 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 0 14

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 2 50
Bağıl Hareket 8 4 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 4 2 31
Atomun Kuantum Modeli 10 2 1 20
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 2 1 20
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 3 2 43
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 2 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 1 2 20
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAFİZE DEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
200,580 216,020 43 93 93 460 2144

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
184,250 201,340 58 113 113 475 2455

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
181,685 183,200 60 112 112 387 2181

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 8 9 5,75 19 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 3 1 2,75 20 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 2 1 1,75 13 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 2,79 3,25 3,71

Fen 40 10 7 8,25 21 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 33 27 26,25 17 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ebDEACe EADeBEAcCeCbdbB  DC de

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik dbdA Be  bBEBE  b cb B d     B

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen   E  C     Ae    A  B   d   BdBeB E daCe

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 2 2 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 0 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 3 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 1 2 17
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 3 0 43

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 0 50
Bağıl Hareket 8 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 2 1 15
Atomun Kuantum Modeli 10 2 0 20
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 2 0 20
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 1 1 14
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 1 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 3 1 60
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAFİZE DEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
140,893 216,020 81 161 161 638 3158

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
161,250 201,340 83 166 166 592 3079

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
178,423 183,200 64 120 120 406 2278

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 0 3 -0,75 -6 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 16 18 11,50 8 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ebDEACe EADeBEAcCeCbdbB  DC de

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) Dbda b

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS)   e  c     a

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 2 2 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 3 0

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 2 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN ONUR ATEŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
130,903 216,020 92 186 186 670 3433

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
145,438 201,340 96 191 191 656 3512

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
166,055 183,200 77 152 152 510 2678

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 3 8 1,00 8 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 15 20 10,00 7 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ED eacAecAEBaaAd dCde  DB   DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) e     

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS)  eCbdcCdbDbb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebi Akımlar 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 1 0

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 3 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN ONUR ATEŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
151,215 216,020 66 133 133 601 2887

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
157,250 201,340 86 172 172 609 3195

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
161,705 183,200 81 163 163 534 2808

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 3 1 2,75 9 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 4 8 2,00 14 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 2 6 0,50 4 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 2,79 3,25 3,71

Fen 40 6 17 1,75 4 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 21 29 13,75 9 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ED eacAecAEBaaAd dCde  DB   DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik e     ACA                     

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen  EcbdCcdbDbB bcEd Bea  cd  c c    b     

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebi Akımlar 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 1 0 20
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 0 0 0

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 1 4 17
Bağıl Hareket 8 3 4 38

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 2 6 15
Atomun Kuantum Modeli 10 2 5 20
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 2 5 20
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 2 3 29
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 0 1 0
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA BAYCAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
123,410 216,020 100 200 200 686 3654

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
135,000 201,340 100 200 200 675 3724

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
145,633 183,200 98 193 193 609 3215

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 4 7,00 23 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 2 9 -0,25 -2 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 11 17 6,75 4 31,26 32,09 39,34

Edebiyat    D bADcAE  D b  CdC         

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBda a

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) Aeae cdcdDbb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA BAYCAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
281,848 216,020 29 67 67 204 1133

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
198,000 201,340 46 90 90 400 2078

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
146,720 183,200 96 191 191 604 3196

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 4 7,00 23 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 17 5 15,75 53 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 10 3 9,25 66 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 9 2 8,50 65 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,79 3,25 3,71

Fen 40 23 7 21,25 53 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 48 16 44,00 29 31,26 32,09 39,34

Edebiyat    D bADcAE  D b  CdC         

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBDA AAC BcBEAE C EAB  a c aBC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEAE CDcDDbBeCc  DBDCaCEBAE  B    ABb dC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 1 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 2 14
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 4 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 3 2 43

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 5 2 63

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 9 2 69
Atomun Kuantum Modeli 10 7 2 70
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 7 2 70
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 0 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 2 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 1 0 20
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KUKUT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
264,135 216,020 33 75 75 265 1358

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
188,250 201,340 53 104 104 454 2337

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
155,045 183,200 88 179 179 576 3002

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 14 9 11,75 39 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 8 4 7,00 54 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 2,79 3,25 3,71

Fen 40 24 13 20,75 52 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 48 29 40,75 27 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E  e AADbA  bDAE  CdC bed     

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBD e AdbBcBE EeCEEABe bd  CB 

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEcEbCDAeaCBeCbE edDCDCEaAEBeBeEE ABCca 

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 1 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 4 29
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 3 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 2 2 29

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 4 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 8 4 62
Atomun Kuantum Modeli 10 7 3 70
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 7 3 70
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 1 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 3 1 60
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KUKUT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
127,573 216,020 95 193 193 678 3537

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
142,063 201,340 98 195 195 663 3573

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
163,745 183,200 79 156 156 520 2743

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 3 0,25 4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 4 8 2,00 17 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 15 18 10,50 7 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E  e AADbA  bDAE  CdC bed     

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBd e 

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeCeBcdaEacb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
146,720 216,020 71 141 141 613 2991

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
169,188 201,340 69 141 141 541 2863

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
196,603 183,200 44 79 79 309 1787

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 4 14,00 47 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 3 9 0,75 6 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 19 18 14,50 10 31,26 32,09 39,34

Edebiyat    eCcADDAEBbDAE  CBC  eB   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBdaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeCeacdadDcd

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
383,908 216,020 10 19 19 34 253

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
266,000 201,340 14 23 23 127 675

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
193,340 183,200 47 83 83 324 1854

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 4 14,00 47 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 25 4 24,00 80 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 2,79 3,25 3,71

Fen 40 33 7 31,25 78 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 73 15 69,25 46 31,26 32,09 39,34

Edebiyat    eCcADDAEBbDAE  CBC  eB   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBDACAACbBBBEAEBCEbABCBCC BaBC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEcEACDADDCdeCAEcDBDCDCEdAEBCBBEEDABCeaC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 2 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 1 71
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 5 1 83
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 7 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 11 2 85
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
320,783 216,020 23 50 50 107 756

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
232,000 201,340 29 53 53 235 1298

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
193,340 183,200 47 83 83 324 1854

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 17 6 15,50 52 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 10 2 9,50 68 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 9 4 8,00 62 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 2,79 3,25 3,71

Fen 40 28 9 25,75 64 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 61 23 55,25 36 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E  eacdDDAEBCDAE dCeC  DBcc DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBaACAACbBBBEAEe  EAB  b  BaB 

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AE EbCDADDCB ecbADBDCDacBAEBbBBEE ABCedC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 2 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 5 1 83
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 4 1 57

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 1 67
Bağıl Hareket 8 6 1 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 9 4 69
Atomun Kuantum Modeli 10 6 4 60
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 6 4 60
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 2 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
146,720 216,020 71 141 141 613 2991

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
169,188 201,340 69 141 141 541 2863

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
197,690 183,200 42 75 75 300 1753

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 3 8 1,00 8 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 20 21 14,75 10 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E  eacdDDAEBCDAE dCeC  DBcc DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBaaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) Ae eBcdadDcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METJN SABUNCUOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
153,380 216,020 62 126 126 588 2822

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
179,188 201,340 63 127 127 501 2590

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
193,610 183,200 46 82 82 323 1850

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 4 16,00 53 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 0 12 -3,00 -25 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 18 21 12,75 8 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eA EACD EADCBEeDCeC  D   DC  c

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caBddb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) aeeaecddbcaa

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METJN SABUNCUOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
387,130 216,020 9 17 17 31 238

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
262,000 201,340 16 26 26 144 737

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
206,660 183,200 33 56 56 245 1539

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 4 16,00 53 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 22 6 20,50 68 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 2,79 3,25 3,71

Fen 40 36 4 35,00 88 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 75 14 71,50 47 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eA EACD EADCBEeDCeC  D   DC  c

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CABddBB ACBEBEBCAbEEbBcdC BCCB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen AEEAeCDDBCAAaDCDCcDEBEABEADaBABCBCEEBBCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 2 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 3 57
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 4 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 6 0 86

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 12 1 92
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
294,335 216,020 26 62 62 164 999

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
210,750 201,340 36 70 70 320 1752

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
171,695 183,200 72 140 140 463 2496

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 16 7 14,25 48 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 8 3 7,25 52 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 9 2 8,50 65 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 2,79 3,25 3,71

Fen 40 25 7 23,25 58 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 54 23 48,25 32 31,26 32,09 39,34

Edebiyat  b eeAADbAdBCDAd  CeC  cdA ED 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBD bAAC BcBEAaeCEEABb  d  CB 

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEAc CDA Ddc CAb DBDCaCE AEBCBd E ABCBd 

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 0 50

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 1 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 4 29
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 3 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 2 1 29

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 2 3 25

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 9 2 69
Atomun Kuantum Modeli 10 7 2 70
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 7 2 70
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 1 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 3 0 60
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
135,898 216,020 88 176 176 657 3293

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
157,813 201,340 85 171 171 607 3185

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
171,695 183,200 72 140 140 463 2496

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 2 8 0,00 0 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 17 20 12,00 8 31,26 32,09 39,34

Edebiyat  b eeAADbAdBCDAd  CeC  cdA ED 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBd Ba

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) Aeac cda Ddc

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 0 50

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KÜÇÜKBIYIK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
340,490 216,020 17 36 36 77 589

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
209,000 201,340 39 73 73 332 1803

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
153,380 183,200 90 182 182 582 3042

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 8 8,00 27 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 19 7 17,25 58 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 12 1 11,75 84 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 2,79 3,25 3,71

Fen 40 35 4 34,00 85 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 64 19 59,25 39 31,26 32,09 39,34

Edebiyat    eCcADbAE CDAE  eeb  cd   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eB  CAACbBBBb EBC EAaCBCdceCBC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEAEACDA DCBaCAdcDBDCDCEBAEBCBBEEDABCBdC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 2 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 3 43
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 3 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 5 2 71

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 6 1 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 11 2 85
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 2 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KÜÇÜKBIYIK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
126,740 216,020 97 195 195 680 3563

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
140,813 201,340 99 196 196 664 3599

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
152,293 183,200 91 183 183 587 3073

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 8 8,00 27 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 3 0,25 4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 2 9 -0,25 -2 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 13 20 8,00 5 31,26 32,09 39,34

Edebiyat    eCcADbAE CDAE  eeb  cd   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eB  ca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) Aeaeacda Dcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
353,073 216,020 14 30 30 59 478

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
260,500 201,340 17 27 27 151 759

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
196,670 183,200 43 77 77 304 1769

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 23 4 22,00 73 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 10 4 9,00 64 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 2,79 3,25 3,71

Fen 40 28 11 25,25 63 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 68 25 61,75 41 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ecDEACeeEADCBcAcCBC  edCbDC Ec

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CABbABdDACBEBEeCACaEABEC  B CB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen AEEAeCDDBdbACbCDCADcBEABEAD BdBeBCEbddCe

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 1 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 4 3 57
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 4 0 57

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 4 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 12 1 92
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 3 2 60
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
148,385 216,020 70 139 139 611 2961

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
179,813 201,340 62 124 124 495 2573

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
183,620 183,200 57 108 108 377 2118

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 0 12 -3,00 -25 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 20 25 13,75 9 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ecDEACeeEADCBcAcCBC  edCbDC Ec

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caBBAb

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) aeeaecddbdba

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 1 50

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 3 1 75

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
151,715 216,020 64 129 129 597 2862

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
176,688 201,340 66 131 131 513 2663

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
201,155 183,200 39 69 69 281 1665

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 2 10 -0,50 -4 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 21 25 14,75 10 31,26 32,09 39,34

Edebiyat EDAeCdADbeEBCDAEadCcCEeDBb  Dd

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) bBdaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeaeacdadDbb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
396,090 216,020 6 12 12 21 180

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
278,500 201,340 13 20 20 94 526

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
203,330 183,200 36 60 60 260 1606

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 26 3 25,25 84 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 10 2 9,50 73 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 2,79 3,25 3,71

Fen 40 33 6 31,50 79 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 77 19 72,25 48 31,26 32,09 39,34

Edebiyat EDAeCdADbeEBCDAEadCcCEeDBb  Dd

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik BBDACAACcBBBEAdBCEEABCBCCcBCB 

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEAEACDADDbBBCcEcDBDC CEBAEcCBedEDABCBBC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 2 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 6 1 86
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 6 0 86

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 7 1 88

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 10 2 77
Atomun Kuantum Modeli 10 8 1 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 8 1 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 3 2 60
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
335,170 216,020 18 39 39 82 633

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
239,250 201,340 24 44 44 215 1149

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
168,365 183,200 75 146 146 490 2592

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 23 4 22,00 73 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 8 1 7,75 55 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 9 1 8,75 67 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 2,79 3,25 3,71

Fen 40 25 3 24,25 61 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 60 14 56,50 37 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eA  A b dADCBbADC    Dd  DC ac

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CAB ABeaACBbBEBCACEEAB CCBB aB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen   EABCDDdC  C CD cDEBEABE   BABCBC   dCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 1 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 1 71
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 5 1 83
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 5 1 71

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 0 67
Bağıl Hareket 8 4 1 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 9 1 69
Atomun Kuantum Modeli 10 8 1 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 8 1 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 0 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 3 0 60
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
134,233 216,020 90 180 180 662 3341

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
155,313 201,340 91 180 180 619 3258

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
159,665 183,200 82 167 167 549 2889

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 0 8 -2,00 -17 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 14 18 9,50 6 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eA  A b dADCBbADC    Dd  DC ac

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caB Ab

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS)   eabcdddc  

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 1 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
146,720 216,020 71 141 141 613 2991

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
169,188 201,340 69 141 141 541 2863

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
191,165 183,200 50 88 88 336 1940

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 2 10 -0,50 -4 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 19 23 13,25 9 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ED eCcADbA BCDAE dCeC  eBec DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBdaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeaeacdadDcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
392,033 216,020 8 16 16 28 206

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
265,000 201,340 15 24 24 131 693

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
193,340 183,200 47 83 83 324 1854

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 25 5 23,75 79 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 14 0 14,00 100 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 2,79 3,25 3,71

Fen 40 35 5 33,75 84 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 76 18 71,50 47 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ED eCcADbA BCDAE dCeC  eBec DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBDACAACABBBbAEBCEEABCBeCcBbBC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEAEACDADDCBBCAEeDBDCDCEdAEBCBBaEbABCBdC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 1 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 2 71
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 5 2 71

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 8 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 11 2 85
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
186,030 216,020 47 99 99 505 2341

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
128,250 201,340 104 205 205 686 3850

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
115,085 183,200 108 209 209 658 3667

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 3 2,25 8 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 7 11 4,25 14 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 10 4 9,00 64 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 5 6 3,50 27 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 2,79 3,25 3,71

Fen 40 18 11 15,25 38 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 28 25 21,75 14 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eA   e          CB    d       

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik aABb BebeCB cb d  Eaba      C 

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen cEEAeCDDBCAdCa abcDbBaABE a  AB c     C 

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 1 3 20
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 2 14
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 1 4 17
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 0 1 0

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 5 6 38
Atomun Kuantum Modeli 10 4 5 40
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 4 5 40
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 4 2 57
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 0 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 1 1 20
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
107,593 216,020 111 215 215 703 4030

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
115,313 201,340 109 213 213 699 4025

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
107,473 183,200 111 214 214 668 3739

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 3 2,25 8 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 1 11 -1,75 -15 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 6 17 1,75 1 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eA   e          CB    d       

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) aaBB b

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) ceeaecddbcaD

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 1 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
151,715 216,020 64 129 129 597 2862

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
220,563 201,340 32 60 60 276 1519

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
265,318 183,200 10 12 12 121 705

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 2 15,50 52 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 9 1 8,75 63 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 5 1 4,75 34 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 14 2 13,50 40 2,83 1,82 6,84

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 3 9 0,75 6 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 34 18 29,50 19 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E  e  dDDA BCDAE  CBC  DB   DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Sosyal  EdEDA EDD EC cBE BC      A       

Cevap Anahtarı B BECEDADEDDEECEEBEABCDBCECBAABECBAD

Felsefe (TM) eBaaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) ABaeacdadDca

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234
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TÜR TAR COĞ1 DİN FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 9 1 69
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 2 1 40
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 0 50
Su Ekosistemleri 3 1 0 33
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
382,028 216,020 11 20 20 36 270

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
319,375 201,340 3 4 4 26 228

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
262,055 183,200 12 14 14 127 745

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 2 15,50 52 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 9 1 8,75 63 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 5 1 4,75 34 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 14 2 13,50 40 2,83 1,82 6,84

Matematik 30 25 2 24,50 82 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 9 4 8,00 62 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 2,79 3,25 3,71

Fen 40 31 9 28,75 72 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 86 15 82,25 54 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E  e  dDDA BCDAE  CBC  DB   DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Sosyal  EdEDA EDD EC cBE BC      A       

Cevap Anahtarı B BECEDADEDDEECEEBEABCDBCECBAABECBAD

Matematik eBaACAAC BBBEAEBCEEAB BCCEB BC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AbAEACDADDCaeCAEccdDCaCEBAEBCBBEEbABCBdC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 9 1 69
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 2 1 40
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 0 50
Su Ekosistemleri 3 1 0 33
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 0 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 1 71
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 5 1 83
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 7 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 9 4 69
Atomun Kuantum Modeli 10 8 2 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 8 2 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 5 2 71
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE GÖNÜLTAŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
197,055 216,020 44 95 95 466 2178

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
162,250 201,340 79 158 158 581 3044

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
148,385 183,200 94 189 189 600 3167

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 11 7,25 24 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 8 6 6,50 22 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 9 3 8,25 59 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 2 4 1,00 8 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 2,79 3,25 3,71

Fen 40 14 13 10,75 27 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 32 30 24,50 16 31,26 32,09 39,34

Edebiyat d  eCdAeceE CDAE dCeeb Dd   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik e   e cCbBd     aEEABC  C     

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen  E EAdDADDCBadA  Dda  aa   aeB d  ABb ae

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 1 1 20
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 2 43
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 2 1 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 0 1 0

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 1 50
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 2 4 15
Atomun Kuantum Modeli 10 1 4 10
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 1 4 10
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 0 3 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 2 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 0 3 0
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE GÖNÜLTAŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
124,243 216,020 99 199 199 685 3633

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
134,625 201,340 102 202 202 677 3735

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
142,948 183,200 100 196 196 621 3279

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 11 7,25 24 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 1 9 -1,25 -10 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 11 22 5,50 4 31,26 32,09 39,34

Edebiyat d  eCdAeceE CDAE dCeeb Dd   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) e   e 

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS)  e eaddadDcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 2 0

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 3 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ECREN ŞENTÜRK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
321,000 216,020 22 49 49 106 753

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
212,250 201,340 35 69 69 314 1720

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
175,025 183,200 70 131 131 438 2388

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 7 11,25 38 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 17 12 14,00 47 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 12 0 12,00 92 2,79 3,25 3,71

Fen 40 32 7 30,25 76 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 62 26 55,50 37 31,26 32,09 39,34

Edebiyat  b eCAAebAc CDA E CdCb D    DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBbACAAaeBcBEAEcdEaABCeadcBCB 

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AbbEACDAbDCaeCAEdcBDCDCEBAEBCBBEE ABCBBC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 2 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 4 1 80
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 5 29
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 4 2 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 3 3 43

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 8 5 3 63

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 11 2 85
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 0 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ECREN ŞENTÜRK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
137,563 216,020 87 173 173 653 3250

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
155,438 201,340 90 178 178 617 3251

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
178,288 183,200 66 123 123 419 2304

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 7 11,25 38 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 3 9 0,75 6 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 17 21 11,75 8 31,26 32,09 39,34

Edebiyat  b eCAAebAc CDA E CdCb D    DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBbaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) ABbeacdabDca

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 2 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 0 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ÖZTÜRK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
212,050 216,020 41 91 91 435 2004

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
186,750 201,340 55 109 109 463 2380

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
158,375 183,200 83 168 168 552 2908

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 13 9 10,75 36 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 4 7 2,25 16 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 2 9 -0,25 -2 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 2,79 3,25 3,71

Fen 40 13 21 7,75 19 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 38 43 27,25 18 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eA EACDeEeaCd AcCeCbdbBecD  b 

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CABbA BDceBEcEeCe  E BbCd    e

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen cEE aeDDaab e CebdbEda dcc aeABbB EaBaCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 5 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 1 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 2 43
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 2 3 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 3 14

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 2 2 33
Bağıl Hareket 8 2 5 25

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 2 9 15
Atomun Kuantum Modeli 10 2 7 20
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 2 7 20
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 1 5 14
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 2 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ÖZTÜRK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
129,238 216,020 93 189 189 674 3482

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
151,875 201,340 92 185 185 631 3360

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
163,813 183,200 78 155 155 519 2742

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 3 7 1,25 10 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 18 22 12,50 8 31,26 32,09 39,34

Edebiyat eA EACDeEeaCd AcCeCbdbBecD  b 

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caBBA 

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) cee AEddAab 

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 5 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 3 0 75

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 1 50
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
144,223 216,020 78 151 151 626 3074

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
180,063 201,340 60 122 122 492 2563

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
211,183 183,200 28 48 48 228 1460

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 3 0 3,00 21 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 0 0 0,00 0 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 3 0 3,00 9 2,83 1,82 6,84

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 4 7 2,25 19 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 24 17 19,75 13 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E  eCdcDbAEBCDAE dCdC  DB c D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Sosyal BE E                              

Cevap Anahtarı B BECEDADEDDEECEEBEABCDBCECBAABECBAD

Felsefe (TM) bB aBa

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeCeBcdabD b

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234
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TÜR TAR COĞ1 DİN FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 3 0 23
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 0 0
Su Ekosistemleri 3 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
329,848 216,020 20 44 44 94 686

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
248,000 201,340 21 36 36 190 979

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
201,395 183,200 38 67 67 278 1661

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 3 0 3,00 21 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 0 0 0,00 0 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 3 0 3,00 9 2,83 1,82 6,84

Matematik 30 20 8 18,00 60 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 2,79 3,25 3,71

Fen 40 28 10 25,50 64 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 66 25 59,75 39 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E  eCdcDbAEBCDAE dCdC  DB c D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Sosyal BE E                              

Cevap Anahtarı B BECEDADEDDEECEEBEABCDBCECBAABECBAD

Matematik BB AbAACeBcBEAbBdEEABCB CceaBC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEcEbCDAbD BeCAEAeBDCadEBAEBCBBdE ABCBde

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 1 0

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 3 0 23
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 0 0
Su Ekosistemleri 3 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 3 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 2 71
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 3 2 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 4 2 57

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 4 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 10 3 77
Atomun Kuantum Modeli 10 8 2 80
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 8 2 80
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 3 2 60
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
159,208 216,020 56 112 112 570 2705

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
187,938 201,340 54 107 107 459 2350

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
216,140 183,200 25 37 37 206 1357

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 2 10 -0,50 -4 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 23 24 17,00 11 31,26 32,09 39,34

Edebiyat EDceCeADDA BCDAEEdCBCEacdbcEDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) bBdaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeaeaddadDcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
415,145 216,020 5 10 10 14 104

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
284,750 201,340 10 17 17 79 443

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
218,315 183,200 23 33 33 196 1293

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 25 4 24,00 80 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 13 0 13,00 100 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 2,79 3,25 3,71

Fen 40 37 3 36,25 91 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 82 16 78,00 51 31,26 32,09 39,34

Edebiyat EDceCeADDA BCDAEEdCBCEacdbcEDC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik BBDACAAC BBBbAEBCEbABbBCCEBaBC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEAEAdDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABbBdC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 2 2 50

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 1 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 6 1 86
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 5 1 83
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 6 1 86

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 7 1 88

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 13 0 100
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ATA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
185,285 216,020 48 100 100 507 2355

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
162,000 201,340 81 161 161 584 3051

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
146,720 183,200 96 191 191 604 3196

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 8 7,00 23 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 9 9 6,75 23 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 3 8 1,00 8 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 1 6 -0,50 -4 2,79 3,25 3,71

Fen 40 12 18 7,50 19 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 30 35 21,25 14 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E  eCAAe e  eDAE  Cee  cd   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eB ceAAC BcBb E ddcA b    B   

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AE E CcAbDbBeCeabedDee c AEcCde b c  a  

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 0 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 4 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 2 3 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 2 14

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 1 67
Bağıl Hareket 8 4 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 3 8 23
Atomun Kuantum Modeli 10 2 6 20
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 2 6 20
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 3 4 43
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 0 3 0
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ATA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
123,410 216,020 100 200 200 686 3654

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
135,000 201,340 100 200 200 675 3724

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
152,158 183,200 92 184 184 588 3076

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 8 7,00 23 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 3 7 1,25 10 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 13 19 8,25 5 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E  eCAAe e  eDAE  Cee  cd   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eB cea

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) Ae e cCabDbb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
227,968 216,020 38 86 86 385 1810

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
315,563 201,340 5 6 6 33 243

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
303,823 183,200 5 6 6 64 372

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 6 4 5,00 36 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 9 2 8,50 61 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 20 7 18,25 54 2,83 1,82 6,84

Felsefe 6 6 0 6,00 100 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 6 0 6,00 50 0,00 -0,19 1,33

Matematik 30 17 5 15,75 53 6,67 7,35 8,38

Toplam: 152 66 21 60,75 40 31,26 32,09 39,34

Edebiyat EDAeCAADceEBCDAE dCdCb eBbc D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Sosyal BcbE A c D ECa BE BCDa ECBAeBECdAD

Cevap Anahtarı B BECEDADEDDEECEEBEABCDBCECBAABECBAD

Felsefe (TM) ABCDBE

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) ABCDBE      

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Matematik eBDACAACbBcBbAE CEEAB     B e 

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234
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TÜR TAR COĞ1 DİN FEL FEL MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 6 4 46
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 3 0 60
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 0 50
Su Ekosistemleri 3 1 2 33
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 4 0 100

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 1 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 2 1 29
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 3 14



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
149,218 216,020 69 137 137 608 2940

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
232,250 201,340 28 52 52 233 1293

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
277,723 183,200 8 9 9 107 591

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 6 4 5,00 36 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 9 2 8,50 61 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 20 7 18,25 54 2,83 1,82 6,84

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Toplam: 152 38 21 32,75 22 31,26 32,09 39,34

Edebiyat EDAeCAADceEBCDAE dCdCb eBbc D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Sosyal BcbE A c D ECa BE BCDa ECBAeBECdAD

Cevap Anahtarı B BECEDADEDDEECEEBEABCDBCECBAABECBAD

Felsefe (TM) eBdaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 DİN FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 2 0

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 6 4 46
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 3 0 60
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 0 50
Su Ekosistemleri 3 1 2 33
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR VURAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
156,305 216,020 60 120 120 582 2762

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
210,625 201,340 37 71 71 322 1756

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
235,685 183,200 18 22 22 163 1049

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 3 6 1,50 11 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 6 3 5,25 38 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 12 11 9,25 27 2,83 1,82 6,84

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 2 3 1,25 10 0,00 -0,19 1,33

Matematik 30 4 7 2,25 8 6,67 7,35 8,38

Toplam: 152 36 34 27,50 18 31,26 32,09 39,34

Edebiyat Ddb ACD dADCBcAbCeC aDdCEDC ac

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Sosyal A E eada C  bcD  BE  BdcA aEbe DCE

Cevap Anahtarı A ADEDCEBDECEDEEDCABECBBEAACBEABBDCE

Felsefe (TM) DC dba

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) DC dba      

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Matematik   ab B  A cEcEc b c           

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234
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TÜR TAR COĞ1 DİN FEL FEL MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 2 2 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 3 6 23
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 2 1 40
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 0 50
Su Ekosistemleri 3 1 1 33
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 3 0

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 3 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 1 1 20
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 1 0 17
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 2 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 1 14



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR VURAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
145,055 216,020 75 148 148 621 3044

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
199,188 201,340 44 87 87 393 2058

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
230,248 183,200 19 25 25 172 1123

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 3 6 1,50 11 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 6 3 5,25 38 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 12 11 9,25 27 2,83 1,82 6,84

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,33 0,31 1,23

Toplam: 152 29 23 23,25 15 31,26 32,09 39,34

Edebiyat Ddb ACD dADCBcAbCeC aDdCEDC ac

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Sosyal A E eada C  bcD  BE  BdcA aEbe DCE

Cevap Anahtarı A ADEDCEBDECEDEEDCABECBBEAACBEABBDCE

Felsefe (TM)   aB b

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234
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TÜR TAR COĞ1 DİN FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 2 2 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 3 6 23
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 2 1 40
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 0 50
Su Ekosistemleri 3 1 1 33
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAKİ POLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
153,380 216,020 62 126 126 588 2822

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
184,875 201,340 57 112 112 473 2433

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
194,698 183,200 45 81 81 321 1834

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 0 11 -2,75 -23 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 20 21 14,75 10 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ecDEcCDeEADCBbeDCBbEBDB  D c A

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caBB  

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) ceeabcddbd a

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 4 1 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 0 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAKİ POLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
249,005 216,020 34 76 76 310 1550

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
189,000 201,340 52 102 102 450 2313

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
206,660 183,200 33 56 56 245 1539

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 4 7 2,25 8 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 6 5 4,75 37 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 2,79 3,25 3,71

Fen 40 25 10 22,50 56 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 47 25 40,75 27 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ecDEcCDeEADCBbeDCBbEBDB  D c A

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CABb  e        Cc  c ac  e    

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen cEEABCDDBd AaaCaCbDEB bc cD BABeBCEEB CB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 4 1 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 2 14
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 0 1 0

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 8 4 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 6 5 46
Atomun Kuantum Modeli 10 5 4 50
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 5 4 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 3 2 43
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 0 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
144,223 216,020 78 151 151 626 3074

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
165,438 201,340 73 149 149 563 2963

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
186,170 183,200 56 103 103 369 2069

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 2 10 -0,50 -4 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 18 22 12,50 8 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E eDCAAD cEBCDAEadCeC  ad   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBdcca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeaeacdadDcb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 3 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
369,535 216,020 12 22 22 43 340

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
248,250 201,340 20 35 35 188 974

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
188,345 183,200 52 93 93 348 2005

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 22 6 20,50 68 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 2,79 3,25 3,71

Fen 40 34 5 32,75 82 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 71 18 66,50 44 31,26 32,09 39,34

Edebiyat E eDCAAD cEBCDAEadCeC  ad   D 

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBDcCAACcBBBEAEcCEEABCBC cBaB 

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEAEACDADDCBeCAEADBDCeCEBAEBCBcEE ABaBdC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 3 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 2 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 3 3 43
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 5 1 83
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 6 0 86

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 7 1 88

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 12 1 92
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 2 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
156,710 216,020 59 118 118 580 2755

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
184,188 201,340 59 114 114 476 2458

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
211,145 183,200 29 49 49 229 1462

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 4 17,00 57 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 2 10 -0,50 -4 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 21 19 16,25 11 31,26 32,09 39,34

Edebiyat    eCAADbAEBCDAE aCBC  DBc  DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) bBdaca

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeaeacdadDbb

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
392,648 216,020 7 13 13 25 199

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
280,000 201,340 12 19 19 89 501

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
213,320 183,200 27 43 43 213 1404

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 4 17,00 57 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 25 5 23,75 79 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 2,79 3,25 3,71

Fen 40 33 7 31,25 78 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 76 16 72,00 47 31,26 32,09 39,34

Edebiyat    eCAADbAEBCDAE aCBC  DBc  DC

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik BBDACAACcBBBEAEcCEEABCeCCcBaBC

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEAEACDADDbBeCAEADBDCaCEBAEBCBBbEbABCcdC

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 1 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 2 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 5 2 71
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 6 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 6 1 86

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 6 2 75

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 12 1 92
Atomun Kuantum Modeli 10 9 1 90
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 9 1 90
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 7 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 3 2 60
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP GÜRSOY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
146,720 216,020 71 141 141 613 2991

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
254,500 201,340 19 31 31 169 870

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
304,265 183,200 4 5 5 61 369

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 13 1 12,75 91 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 9 4 8,00 57 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 27 6 25,50 75 2,83 1,82 6,84

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,33 0,31 1,23

Toplam: 152 45 20 40,00 26 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ecDEACDeEcDbdEADCcCEaDdaEDCc c

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Sosyal ADEDCaBDECEDEEDCbBE eBEcbCBEABBDCb

Cevap Anahtarı A ADEDCEBDECEDEEDCABECBBEAACBEABBDCE

Felsefe (TM) c Be  

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234
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TÜR TAR COĞ1 DİN FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 12 1 92
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 4 1 80
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 0 50
Su Ekosistemleri 3 1 2 33
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP GÜRSOY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
170,470 216,020 51 104 104 541 2542

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
288,125 201,340 9 14 14 69 409

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
326,015 183,200 3 3 3 34 229

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 11,72 11,78 8,72

Tarih 14 13 1 12,75 91 1,14 0,73 2,88

Coğrafya-1 14 9 4 8,00 57 1,22 0,78 2,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,47 0,32 1,44

Sosyal 34 27 6 25,50 75 2,83 1,82 6,84

Felsefe 6 5 0 5,00 83 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 5 0 5,00 42 0,00 -0,19 1,33

Matematik 30 6 5 4,75 16 6,67 7,35 8,38

Toplam: 152 60 23 54,25 36 31,26 32,09 39,34

Edebiyat ecDEACDeEcDbdEADCcCEaDdaEDCc c

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Sosyal ADEDCaBDECEDEEDCbBE eBEcbCBEABBDCb

Cevap Anahtarı A ADEDCEBDECEDEEDCABECBBEAACBEABBDCE

Felsefe (TM) DC BAE

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) DC BAE      

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Matematik C Be  e c Bb E  A    B   e    

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB
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TÜR TAR COĞ1 DİN FEL FEL MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Sosyal

Tarih S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 13 12 1 92
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 5 4 1 80
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 0 50
Su Ekosistemleri 3 1 2 33
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 3 0 75

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 3 0 75
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 2 1 40
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ TÜRE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
150,050 216,020 67 134 134 603 2915

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
179,875 201,340 61 123 123 494 2571

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
188,038 183,200 53 97 97 359 2033

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 0 11 -2,75 -23 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 19 21 13,75 9 31,26 32,09 39,34

Edebiyat edDEACD EADCBaA C CEceBd DCc b

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) caBB  

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS) aeeaecddbc a

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 0 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ TÜRE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
301,925 216,020 25 57 57 136 925

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
208,000 201,340 40 75 75 338 1830

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
200,000 183,200 40 70 70 282 1683

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 10 7 8,25 28 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 11 1 10,75 77 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 2,79 3,25 3,71

Fen 40 31 6 29,50 74 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 58 21 52,75 35 31,26 32,09 39,34

Edebiyat edDEACD EADCBaA C CEceBd DCc b

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik CABb  eD  Bbca  A  E a  a B CB

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen AEEAeCDDBC AC CDCADEBEABEdDeBABeBdEE dCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 1 2 25

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 1 3 20
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 3 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 2 3 29

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 8 5 1 63

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 12 1 92
Atomun Kuantum Modeli 10 10 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 10 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 6 1 86
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 3 25
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 5 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞİMŞEK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
272,978 216,020 30 69 69 227 1236

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
202,750 201,340 42 83 83 370 1957

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
178,355 183,200 65 121 121 407 2281

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 13 11,75 39 11,72 11,78 8,72

Matematik 30 13 8 11,00 37 6,67 7,35 8,38

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,70 4,01 4,91

Kimya 13 8 5 6,75 52 3,22 3,76 4,22

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 2,79 3,25 3,71

Fen 40 24 12 21,00 53 9,71 11,03 12,84

Toplam: 152 52 33 43,75 29 31,26 32,09 39,34

Edebiyat EbceCdADbAEcCDAEEdCee  DBecaDd

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Matematik eBDc AAC BcBbAEBd b Bb  d B B 

Cevap Anahtarı B BBDACAACABBBEAEBCEEABCBCCEBCBC

Fen AEcE CDdDDCceCAadDBDCaCaBAdB B  EDABCeae

Cevap Anahtarı B AEAEACDADDCBBCAEADBDCDCEBAEBCBBEEDABCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 2 3 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 4 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 0 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 4 14
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 2 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 2 2 29

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 8 5 2 63

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 8 5 62
Atomun Kuantum Modeli 10 7 3 70
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 7 3 70
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 3 4 43
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 2 2 40
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞİMŞEK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
139,228 216,020 85 168 168 648 3203

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
158,750 201,340 84 170 170 604 3162

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
182,705 183,200 58 109 109 383 2164

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 114 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 13 11,75 39 11,72 11,78 8,72

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,33 0,31 1,23

Felsefe 12 3 8 1,00 8 0,00 -0,19 1,33

Toplam: 152 19 25 12,75 8 31,26 32,09 39,34

Edebiyat EbceCdADbAEcCDAEEdCee  DBecaDd

Cevap Anahtarı B EDADCAADDAEBCDAEEBCBCECDBAAEDC

Felsefe (TM) eBdc a

Cevap Anahtarı B ABCDBE

Felsefe (TS) AeCe cdddDcc

Cevap Anahtarı B ABCDBECBEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 2 3 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 4 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE ÇAVDAR 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
130,903 216,020 2 186 186 670 3433

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
154,375 201,340 2 182 182 624 3287

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
157,355 183,200 2 175 175 568 2955

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 2 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 7 9,25 31 9,25 11,78 8,72

Felsefe 6 3 2 2,50 42 1,25 0,31 1,23

Felsefe 12 1 8 -1,00 -8 -0,50 -0,19 1,33

Toplam: 152 15 17 10,75 7 24,25 32,09 39,34

Edebiyat ed dACe EADCcE  C C deB  D    

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Felsefe (TM) DaB Ab

Cevap Anahtarı A DCBBAE

Felsefe (TS)  eeaecdCb  a

Cevap Anahtarı A DCBBAEBCAEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FEL FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Felsefe (TM)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 1 50

Felsefe (TS)

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Psikolojinin alt dallarını bilir. 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
Sosyolojiye Giriş 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE ÇAVDAR 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
248,090 216,020 1 78 78 316 1565

Puanı Hesaplanan: 219 219 707 4165

EA
179,250 201,340 1 126 126 499 2586

Puanı Hesaplanan: 219 219 708 4213

SÖZ
161,705 183,200 1 163 163 534 2808

Puanı Hesaplanan: 218 218 675 3843

Katılımlar: 2 222 222 713 4305

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 7 9,25 31 9,25 11,78 8,72

Matematik 30 10 7 8,25 28 4,12 7,35 8,38

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,00 4,01 4,91

Kimya 13 7 5 5,75 44 2,88 3,76 4,22

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 4,25 3,25 3,71

Fen 40 23 11 20,25 51 10,12 11,03 12,84

Toplam: 152 44 25 37,75 25 24,25 32,09 39,34

Edebiyat ed dACe EADCcE  C C deB  D    

Cevap Anahtarı A DADEACDAEADCBEADCBCEBDBCEDCAEA

Matematik dAB ABeccCBE EcC   b B      a 

Cevap Anahtarı A CABAABBDACBEBEBCACEEABECCBBCCB

Fen  EEAeCDcB  AbbCebADcBE BdeD BABCBCEa eCB

Cevap Anahtarı A AEEABCDDBCAACDCDCADEBEABEADDBABCBCEEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 4 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Esas Ölçü ve Birim Çember 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 5 3 1 60
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 7 1 2 14
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 6 1 3 17
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7 1 0 14

Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 1 67
Bağıl Hareket 8 3 3 38

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 13 7 5 54
Atomun Kuantum Modeli 10 6 3 60
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 10 6 3 60
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 7 3 3 43
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 5 4 1 80
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
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