
SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET GÜNAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,408 311,940 27 32 32 32 359

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 93 16 89,00 74 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdbAABBCC Dc DADECBEBAeAaDDDCCEBBEEeAcA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C  DEEbDCBABBC D ABb

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCAbAECBBDCCbCDABCEBDCBC DD CDADEBBB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen dbB Bb e dADCEBAEDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET HAKAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,400 311,940 64 75 75 76 914

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 82 19 77,25 64 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdAAABBCCBDEeDADECBdBACeeDDDCCEBBEEBAeA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C bDEEAaCBABBbDDCABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCAa   BBD   CDAeC B CBC a DCDA     

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEB abD edd CEBAcDCe

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHU KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,640 311,940 172 196 196 199 2541

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 45 33 36,75 31 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEadA  ADa aebaAeAECaEeCEBc bDaADAcEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  DEeCCBbAbBe    c CD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik Dbece  BBa a aCA C   D C d   B B     D  

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BBa de         e bcD

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,375 311,940 185 210 210 216 3022

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 27 29 19,75 16 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EbdAAAaa C    bdDECcEaAeeabbDdC BB a c  

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CebaEbAbCB Bc eDCbca

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik a  Db      B              B         E   

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen e               E   

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 6 18
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,625 311,940 137 155 155 157 1929

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 59 27 52,25 44 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDEcAABaCCceadbADECBEBceAcDDDCCEBBEEeAeA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CeEDEbdDCBABB DDCAeE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCC d aCBB   b cAaCdB  a  D          

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen      b    dD aB  D b

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,380 311,940 153 173 173 175 2191

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 52 27 45,25 38 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDcde AD CBDa ACebCeECCEBaabDBAcbaEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  DaBCCB AbB ABD B CD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik    eCEBB   a   A     D b aB  c      C   

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  B b   E CbBAeCbBccD

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,298 311,940 180 205 205 211 2829

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 38 39 28,25 24 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBbDdAdeeD Ca aaACedCBEeCEadDDDBecAaEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal dDEeCCBddbBaAcDeBEbD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik eb c   a a                              

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BBCbEcDabebaAe      

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,438 311,940 19 22 22 22 216

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 98 22 92,50 77 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdAbABBCCBebacADECBEBACeaDDDCCEaBEaBAaA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBbDEEADCBAaBCDDCAeE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCAdAECBBDCCDCDAaCEBDCBCEDDDCDADEBBB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen ebBDBaDeeBADCEBeEDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,453 311,940 24 29 29 29 311

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 94 15 90,25 75 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe E cbAABBCC DaabADECBE AaABDDDCCEBBEdBADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C  aEEADCdABB DD bBE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDbCACAECBBDCCDCDA CEBDCBC DDDdDADEBBB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEBD aDe BADCEBAEDCc

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,260 311,940 151 170 170 172 2140

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 7 13 3,75 13 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 4 5,00 50 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 13 17 8,75 22 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 58 45 46,75 39 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EadAAABBCC Db bADECB Bbee DDedCEBBEEdADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CedDEbADCBdBBaDDdbBE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CcaD Ccd    dbd bCDA bdebdB   aDaDbDEBdB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen eEe cbDee cDbEBAc eb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,178 311,940 48 57 57 57 685

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 88 26 81,50 68 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe eABBEadAabAeCCc EBAbeEC EeCEBdDDbcAaAcEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EDEeCCBEADBaABDAeEbD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DeCACE BBDCC ECABCCDCDDC EeDCBEB BDDCDAD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen cBaDEBeECdDBADCDBeED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,790 311,940 107 123 123 124 1494

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 69 24 63,00 53 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDddAABBCCa aCbADECadBAe aDDDeCEBBEEdAcA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal Ce DEEdDCBABB DDdABb

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik C BD  ce   BB    C A Cc       aDCDADEB  

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEBeBb  DBAeCEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,343 311,940 138 156 156 158 1936

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 58 23 52,25 44 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe bABBEb A  ADCCBD BACeECBEeCEBaDDDBAcABEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal aDEeCC bA B ABDbcb D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCeCEBBBa e  CAeCCD D  ad       B  C  b

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  e   a         eB ED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ KONAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,110 311,940 29 34 34 34 400

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 32 0 32,00 80 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 92 17 87,75 73 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe E ddAABBCCceECDADECBEBAeAcbDDCCEaBEaeADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBbDEEAbCBABBC D ABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CE DCCACAE BBDCCDCD  CEB CBC DDDCD DEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BbBDabDeDBADCEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,640 311,940 127 145 145 147 1806

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 61 22 55,50 46 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBE  A eADdC D BeCeECBdCCEBcDDDdADABEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  aEBCCBEA BdcBDAeE D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik abCcCE B D b   AeC   e   E     B BD CD  

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  B     ECe ddDC BeED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
424,843 311,940 14 17 17 17 156

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 99 17 94,75 79 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EecAAABBCCcD C ADECBdBACecDbDCCEBBEEBADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CeEDEEA CBABBCDDCAcE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCACAECBBDCCDCDAeCEBDCBe DDDCDADEBBB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEBDaeDeeBAeCEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,458 311,940 21 24 24 24 228

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 97 19 92,25 77 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEedACbADbCcDEBACAECBECCEBccDDeAeABEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  DddCCBEAaB ABcbBECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDC EBDCBEB BDDCDAb

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen cBaDEBDECeeBADCDBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İKRA DAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,315 311,940 131 149 149 151 1847

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 60 22 54,50 45 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEacACbADC  ccBACAEbBECCEBeDcDBADdBEd

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal daEaCCBbADB ABDAaaeD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DeCeCEBB  C  aCABC   DD aEB  B B    CcA 

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen                    D

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MELEK EKİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,993 311,940 99 114 114 115 1385

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 27 9 24,75 62 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 74 33 65,75 55 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDcAdABBCC    aADcCdEaAaAdDDDCCEBBEEeAcc

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CeEaE  cCcABB DDeABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDdCeaAECBBaCC  DAdCaBDCBC bDDdDAbEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEeD  aecdAeCEBeEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR MERVE MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
438,070 311,940 6 8 8 8 65

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 103 15 99,25 83 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EaEdAABBCCBDECDADECaEBACAcDDDCCEBBEaaADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBEDEEADCBcBBCDD AeE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCACAECBBaCCDCDAdCaBDCBCEDDDCDADEBBB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BE DBaDCDddDCEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR VATANSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,080 311,940 49 58 58 59 717

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 85 15 81,25 68 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBE cACDADCC DEBACAEdBECC BcDDDeADAcEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EDaBbCB Acd AeDABE D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBdDCC ECABCC  DD EEc  BEB   DCDA 

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BB DEdD C DBAeCDB ED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAY KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,555 311,940 40 47 47 47 575

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 90 24 84,00 70 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDcddeeDCCcDcBACAEdBECCEBaDDDBADABEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal baEeCCBEADB ABDAeE D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBDCCAECAaCCDCD   EBDaBEB BeDCDAD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen cBaDEBDECeaBdeCeBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SARSIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,300 311,940 41 48 48 48 578

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 33 0 33,00 83 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 89 20 84,00 70 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdAAABBCCcDEebADECBdBAeAcDDDCCEBBEEcADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CebaEdA CBABB aDebcE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCACA CBBD CD DA CEBDCB  DDDCD DEBBB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEBDB De BdeCEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,358 311,940 144 162 162 164 2007

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 57 27 50,25 42 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AAB EDaAd AD  ccEaAaAECBEeCEeaDDDcAbAcEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  cEeCCB   B AB  BECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCebCEBB D d  CA d   D   EB  BdBB  D D  

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  Beb e ECe  de bBAE 

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 7 36
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN HALİLOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,698 311,940 150 169 169 171 2135

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 8 12 5,00 13 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 54 29 46,75 39 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEadAeeADC   EBACeECddeCEBcDbDdAeABEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal bDEBCCBEADBCA  ABE D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik cb cCE BB  b a Ad  bdc       c    c CDAe

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen cB  E       c  bBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,898 311,940 54 64 64 65 779

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 84 17 79,75 66 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDddeABBC d ECDADECBbBACeaDDDeCEBBEEBAcA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal Ce DEbADCBABBbDDCAeE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCAaA  B D   CDA CEBDC    DDCD DEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEaD bDC d DCEBAEDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,063 311,940 42 50 50 50 597

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 89 22 83,50 70 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDdAdaAD CcDcBACeECBdeCEBdDDDBADABEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  cEaCCBEA B ABDe E D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBDC AaeABCC CDDC EBeaBEBBBDDCDAD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen aBaDEBDECebBdDCbBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE OCAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,803 311,940 165 188 188 191 2423

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,42 12,42 11,04

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 42 9 39,75 33 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDdde ADCCB E A eECBECCEBcDbD A ABEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal cD B CBEADBCAB AcE D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Fen                 B   

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 3 45
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Ozmotik durumları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKEHAN ÜNLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,313 311,940 139 157 157 159 1937

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 5 22,75 57 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 58 24 52,00 43 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBE EAaaADCCB d AdAEC E C B     cDABEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal   aeCCBbAbB AB bcEdD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DC  CEBBBa d  eABC DCDa cda    B B  CDA 

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen cd bEa     Bc  DBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 1 45
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,413 311,940 132 150 150 152 1865

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 57 12 54,00 45 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDEAbAdBCCBDdeDADECaEBACeaDDDdCEBBEcBADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBEDE  DCBABB DDCABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBD CAd a B                            

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen            e    E  D

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL BOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,343 311,940 133 151 151 153 1866

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 60 26 53,50 45 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AAdBE cACaADC cDa AaAECaEC EBa DbaADcaEd

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal cDEeCCdEADB  BDAcb D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCeACEBBBD a aCAd    D   EB   EB   DCDcD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  B  EB   e     bcAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 5 36
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KOÇİNKAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,573 311,940 78 90 90 91 1055

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 21 0 21,00 53 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 77 12 74,00 62 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDaAdDADCCBeaBA AECB CCEBBDDDBADAcEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  DEeCCBEA BCABDAB CD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCC CEBBBD    CA C   DD      BEB B  CD D

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  B   B ECe ddeCbB cD

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA EREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,493 311,940 88 103 103 104 1230

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 75 23 69,25 58 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AAaBE  AdDAD CBaEBACedCaECCEBccDDeADcBEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal   E CCBEADBdABD  EbD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBB bb ECA CbD     aB  BEB BDDCDAD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen dBaDb DECe ad CDBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR ÖZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,350 311,940 90 105 105 106 1259

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 74 21 68,75 57 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdAAABBCCccEdDADECBEBACAabbDCCEBBEcdADd

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal a   E AaC ABBaDDbABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCAdAECBBDC    A   B C    DDCDA EB  

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen B  D bce B cCEBeEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE NAZ GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,065 311,940 59 69 69 70 830

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 82 13 78,75 66 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe bDdAAABBCCBD e ADECBEBACAaDDDCCEBBEEBAD 

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal Ce DEEAaCBA         

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCeCA CBBDCCDCDA CEBDdBC b DCD DEB  

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen B B e  e BdDCEBeEDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET UZUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,828 311,940 96 111 111 112 1322

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 71 15 67,25 56 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBED A eAD C  EBACeECaECCEBdDD BADeBEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  DE CCdEA BbA  A E  

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DC ACE BBD e a A C  C D  EB C EB BD CD D

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  cbDEacEC   ADCbBeED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT BARUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,105 311,940 122 140 140 142 1734

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 62 21 56,75 47 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe E dAAAB CC D CaADECB Bc e DDD CEBcEc ca 

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C  bEEADCBAB  DDCA E

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CE DC ba  CB DC D  Aa     B     CD bEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BE De aeaBdDCEceEDCe

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 2 36
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,225 311,940 94 109 109 110 1315

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 74 27 67,25 56 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdAAAdB CcDcdcADECBEeAeedbDDCCEBBEaBADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C  DEEADCBcBB cDdAcE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBD CACA  BBD  bCcAaCEBDCBC   DC cDEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEBa  aebedD EBe DC 

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU SALMA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
425,288 311,940 13 16 16 16 153

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 100 20 95,00 79 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDcAdDADCCcecBACAECBECCEBaDDDeADABEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EDEBCCBEAbBacBDeBEaD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCbEBDCBEBBBDDCDAD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen aBaDbBDECeaBbDCbBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,318 311,940 47 56 56 56 658

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 89 27 82,25 69 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDEAdDAD CBeEaA eECBdCCEBaDDDaADAaEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal cDEeCCBEADBbABDeeECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBDdCAECABCCbCDDC EBDCBEB BeDCcdD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BdaDceDEaCeBcDCbBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 5 45
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN OTSUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,293 311,940 120 137 137 139 1721

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 63 23 57,25 48 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe E dAAABBCCB  ebADECabBcCecDbDCCEBBEEcA d

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C dDEEA C ABB DDd   

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCC Ce CBBDCCa DA   B bB         E   

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen Bb  Bb eDdA dEBeEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU GÜNDEYERLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,313 311,940 146 164 164 166 2065

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 54 21 48,75 41 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDddAABBCC   ebADECBEBbeAaDDDCaEBBEEeAac

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C  aE A CBABB DDdAcc

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDC c AECBB C   D       B             

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen B a    Ce     dAb Cb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM EREN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,973 311,940 92 107 107 108 1286

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 73 20 68,00 57 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABB D A eADC BDE AeAECBECCEBcDDDBAecBEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal aDEBCCBEbDe  BDABECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBa d E  BC       EB  d B    CD  

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen aBbDbeDECeeBdDdbBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN Ç 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,758 311,940 143 161 161 163 2003

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 55 18 50,50 42 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe E aAAABBCCBeb aAeECBEBAC aDDcCCEBcEa Aec

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal  e DE dDCBeBB DD  B 

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CE DC A  a BB CC   AaC    BC D  CD      

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen d             BeED D

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,390 311,940 188 214 214 220 3068

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 24 25 17,75 15 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe E aAdcB Cea  dedDEed eACeaDD dC BeEbBc d

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBED  d   ccB DD AB 

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik b  c                                    

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen dd              E   

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 6 36
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,948 311,940 125 143 143 145 1772

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 60 16 56,00 47 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEadAeaADCCcD B  eEb  CCEacDDDBA AcbE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  DEBCCBEAa     AeE D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik    ACEBB       A     c    B  B B B DCD D

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BB   BDE  aBADC BeED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CERENNUR KABAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,763 311,940 103 119 119 120 1469

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 70 25 63,75 53 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe  AaBED ACaAbCCBeE ACeECBdCCEBcDbDdAcABEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  DEBCCBbADBCABDABECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCeCEBBBD    eA C   bb  ae   EB BDDC cD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  eC  a ECd ecD bBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ETİRLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,358 311,940 66 77 77 78 930

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 83 25 76,75 64 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDEdAAdBCCBDaCDADECBdBAeAcbDDCCEBBEEeAcA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBaDEEbDCBABBCDD bcE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik C  DeCA AaCBBD CD DA CEB CBCEb DCDA EB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BaaD eDeecdDCEBAcDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YONTUÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,518 311,940 36 42 42 42 506

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 88 8 86,00 72 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDEAAABB CBDEeDADEbBEaACABDDDCCEBBEEBADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBEDE ADCBAcB DDCABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDb Ab  CBBDC   DABCEB     DDDCDADEB  

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen B  DB D D A   BAEDdb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT KUTLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,635 311,940 56 66 66 67 808

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 86 28 79,00 66 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EaddAABBbC DEdDADECaEBAeeBDDDCCEBBEcBAeA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal ea DEbeDCBAeBCDD bcE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCA bECBBDCCDCDABCdBDCBC DcDCD bEBeB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BbBDabDebBADCEBeEDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ DEMİRCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,478 311,940 159 181 181 183 2299

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 51 35 42,25 35 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDceCDADCCcDcdbeAdCaEeCEadDDedde BEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal Eace CBbADB ABD BE D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik  C eCEBd a d   ABC     e E    EB        

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  B eEc ECead eCbBbEb

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 7 27
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ EKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,430 311,940 156 177 177 179 2250

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 18 10,50 26 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 54 43 43,25 36 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AcBBb dAebA  Ca  e eeECaECdEBdDbD cabcEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal bDE dCBbc cdcBDbBECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik De eCEBBBa CeECABC D DbC EBb BEB  e  DA 

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen cB  b DEbeDBdebbdeED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 7 27
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,433 311,940 130 148 148 150 1844

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 62 31 54,25 45 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AAdBEcddabeDC d aaAaeECBaCCEBcDDDBAeABEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal dDEBCCBEADB cBDecECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCeCEBBBDCaA CABCCbCDc  Ee    e  D     

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  B  bB   eeBb  bB c 

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SÖYLEMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,423 311,940 109 125 125 126 1525

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 66 14 62,50 52 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBE  A  ADCb D BACAECBdCCEBaDbDeADABEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal   EaCCBE  BCABDA b D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCeCEBBBD    eAaCCD D C E          C   

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  BaD  bEC     CbBeED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
419,513 311,940 17 20 20 20 205

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 96 12 93,00 78 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe E dAAABBCC DE  ADECeEBAeeBDDDCCEBBEEeADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C  bEEADCBABB  D ABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCAdAECBBDdCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen eEBDBbDbeBADC B EDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,768 311,940 45 53 53 53 615

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 89 24 83,00 69 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AAdBEDdAdDADCCBDEdAeeECedCCEaBDDDBdDAcEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  DEBCCBc bBCcBDAcECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DbCACEBBBDCdAECAeCbDCDDC EBDCBEB BDDCD c

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BBb bBDECe BADCbBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ERİLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,450 311,940 176 200 200 205 2644

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 41 28 34,00 28 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDddCDAD  d EacbAEd ECCEBBDbD e dcEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  aEaeCBb aB AB ecEbD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik  e eCE     e    a              B     D  

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  B     E eD dDb BeED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE CEYHUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,993 311,940 87 102 102 103 1221

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 73 14 69,50 58 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDEdAABBC ccE DADEC aBbaAcDDDCCEBBEEcAeA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C  DEEA CBc B DDCABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CE DCCe A CBBD CDCDA            CD  EB  

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEBDaa e B  C BAEDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ALP UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,288 311,940 72 83 83 84 971

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 81 22 75,50 63 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDEAd AD dcecaAdeECBdCCEBdDDDBADABEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EDEBCCBdADBbABDAcE D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DbCACEBBBDCd ECA CCDCcDC EB  BEB   DC   

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  BC bBDECe cdDCeBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ŞAYLIĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,473 311,940 147 165 165 167 2077

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 3 3 2,25 23 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 55 26 48,50 40 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDcdAABBCCceEabADECeEBACeaDbDCCEBBEadAeA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBbDEEADCBABBCDDCAcE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik Cc e        B   a  Aa  B    c  DdD  dB e

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen B      e  d   B E  b

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALTINPINAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
441,895 311,940 4 6 6 6 46

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 104 14 100,50 84 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDEAAABBCCcDECDADECadBcCAaDDDCCEBBEEBAcA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBcDEdADCBABBCDD Acb

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCACAECBBDCCDCDAcCEBDCBCEDDDCDADEBBB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEBD aDeDBADCEBAEDCe

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOSTANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,755 311,940 69 80 80 81 961

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 79 13 75,75 63 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EcEdAABBCCBbc cADECBEBAee DDDCCEBBEEeA A

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C  DE AbeBABBC D   E

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDC eC ECB D  DCDA CEB CBC D DC   EB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen B BD C C c DCEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,143 311,940 67 78 78 79 942

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 81 18 76,50 64 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDEdAABBCC eECDADECBEBACAaDDDeCEBBEEdADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CeaDEcA CBABB  DCAcE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCAd   B     CDA CEBD B   DDCD bEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen c aD ebeDBdDCEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,358 311,940 39 46 46 46 561

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 89 19 84,25 70 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EaddAABB CcDEdDADECBEBcCAdDDDCCEBBEaBAcA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C dDEEADCBABBb D ABc

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCAb aeBBD CDCDA CEBDCBCEb DCDADEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEB  bDe BADCEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
428,205 311,940 11 14 14 14 129

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 100 16 96,00 80 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDEAAAaBCCcDEeDADECBEBACecDDDCCEBBEaBADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CeEDEEADCBABBCDDaAcb

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCA AECBBDCCDCDABCEBDdBC DDDCDADEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BbabcCDC BADCEBAEDCe

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OLGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,808 311,940 140 158 158 160 1955

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 58 26 51,50 43 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEaEddDAD C cEBeCAECedCC BaDDDcADAcEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  bE C B A B cc Ae CD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCdACEBBBD b  CA         Ee  a    cDCD  

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen B bDb DECe  d CbBeED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,600 311,940 179 203 203 209 2711

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 41 36 32,00 27 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EadAAABB  d baaADdCaEaACeaDDDeC BBEaeAad

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal da aE A CB B e D ABc

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEB b bec dB DC    A   B  aC  a  D      

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen ad cc  eD d   BecD  

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 7 27
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,545 311,940 51 60 60 61 731

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 87 24 81,00 68 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdAAABBCCcDbe AeECBEBAeAaDDDeCEBcEEBAcA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C dDEEADCBABBCDDaAaE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCeACAabBBD CD DABCEBDCBC DDDCa DEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEB aabeacA CEBeEDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,880 311,940 178 202 202 207 2654

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 41 29 33,75 28 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe aD AAAB   d EacADECBddAbedDcDeCEBBEdeADc

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal deb E ec d BB e   BE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDC  d a B   C      b   B             

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BbeD  aC BdDa B E   

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 8 27
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRCAN ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,558 311,940 50 59 59 60 728

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 4 5,00 50 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 88 28 81,00 68 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe dABBEDdAaaAeCCcDcaAeAECBECCEBdDDDBAcABEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EDEBCCBEdDBCABeAeE D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBDCaAECA CCDCDDC EBD BEBeaaDCDdD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen aBbeEBDECbcBcebbBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TUNCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,688 311,940 82 95 95 96 1136

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 76 17 71,75 60 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe Eed AABBCC DECbeDECaEBACAaDDDeCEBBEaBAeA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CB DEEADCBABBeDD Acb

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CE D CAC  bBBDCC  DA CEBD B     C       

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEB  bDbadADCEBAED D

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BERKAY KURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,103 311,940 100 116 116 117 1420

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 71 25 64,75 54 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBE db  ADaC ebdACeECBdCCaBBDbDBAeABEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal bDEBCCBEAeB ABbABE D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCeACE BBD C aCAcC D D   Ee  BEB        

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen eBaDEBDECeeBAeCbBeED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,868 311,940 18 21 21 21 211

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 97 17 92,75 77 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDddAABBCCcDECbADECBEBAeeaDDDCCEBBEEcAaA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CB DEEADCBABBCDDCABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDbCACAECBBDC  CDAcCEB CBC DDDCD DEBBB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEBeaaDCbBdDCEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES PARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,448 311,940 161 183 183 185 2301

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 49 26 42,50 35 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AAB EDdddDeD  c cBACeECedCCEBaDDDBADABEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  bEeCCB ADB ABDABEaD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik  Ce CE B Dde   A       C     B          

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen cdb    b d  dD bcAc 

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN  EN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,678 311,940 117 133 133 134 1687

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 66 32 58,00 48 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdAeAdBCCcDadDAeECBEBAeeccDDCCEaBEacAeA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBEDEbebCBABB DDCABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEeDCCAC adB D  bC   C         DdDA EBe 

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen Bd bB c eBcDaEBAcDbD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKUT SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,245 311,940 114 130 130 131 1627

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 68 34 59,50 50 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEadAd ADCCBeaaAeeECddCCEBdDDDBAcABbd

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal bDEBCCBEbDB ABDAccaD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik D b CEBB  d   CABC  CcD  Ee  BEB e  CDdD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen cBbDbBDEaeeedDCDBAcD

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESER SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
455,313 311,940 2 2 2 2 10

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 108 12 105,00 88 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdAAABBCCBDEdDADECBEBAeAaDDDCCEBBEEaADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBEDEEADCBABBCDDdAeb

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEBDBaDeDBbDCEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,028 311,940 134 152 152 154 1896

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 60 28 53,00 44 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe badAAABBCCBeECbADECBEB eAaDDcCCEBBEacADc

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal Ce DE AeaBABB DDCbBE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CE  CbAa aeB a    DAB a   B     C    B  

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen eEBD e eaBceC BAE  c

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EKMEKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,285 311,940 152 172 172 174 2178

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 8 10 5,50 18 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 10 10 7,50 19 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 54 33 45,75 38 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDEAAAd CCcedCbADdCBEaAeecDDDCCEBcEEBAcA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBabE    BA c  D ABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBabece EeB D    e  bcBD a    D  A     

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEB  bbCaede EBbED b

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,940 311,940 86 100 100 101 1184

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 78 30 70,50 59 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe bABBEDEAdDADC ceEBAeAdCdECCEBcDbDdADdBEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal caEBCCBEbaB cBDABE D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBDCCAEeABb DCD C aBeCBEB BDDCDAD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BB  E  Eaeadd deBebD

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,773 311,940 81 94 94 95 1114

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 78 22 72,50 60 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDEAaeADeCBeEBACedCBECCEBcDDDdADABEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EbE bCBEd B ABaABEbD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBD b EeAaC  Ce   EB  BEB     D  

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen cBeDEB ECeaBADCDBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,665 311,940 171 195 195 198 2524

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 43 24 37,00 31 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe E ddAAB   B  deAeECabBACedDDDCCEaaEaeAcA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C  aE A CB     D  BE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEdDC ee  CBBa C CDA            C       

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen a B     ad    ceED  

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ALAGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,118 311,940 84 98 98 99 1157

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 77 23 71,25 59 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEaddd ADCCB EBAbAECeECCEBcDDDdAcABEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  aEaCC EAaBCABDAcECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCeCEBBBDCeA CAaC  C  C dB  B B   DCD  

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen eB DEBbECCeBdeC BeED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ GEDİKLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,683 311,940 106 122 122 123 1484

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 72 35 63,25 53 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AAaBE dACDADdCcebBACAcCBdeCEBcDbDcAeABba

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EDEeCCBEAaB ABDbcECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCb EBBB  CAECe   eCDbC EBD BEB B cCD b

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen aBbDEaeECeadAeCbBAcD

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN DOKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,985 311,940 95 110 110 111 1319

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 74 27 67,25 56 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEbdAdDADCCBebBAaAECBdCCEBaDbDcAeABEd

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EDEBCC EADB cBDABECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCbeCEBBBD CAECA CC  DD  EB  B B BD aa  

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BBa da ECe ccDabd cD

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,598 311,940 115 131 131 132 1649

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 66 27 59,25 49 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EadAAABBC cDEdDeDECBEBAaAaDDDeCEBBEaBADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBbbEEADCBABB DD Aeb

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCAd  eBBD    DAadd      D          

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BdBD bbe ddDCEBeaDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYIĞIT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,505 311,940 145 163 163 165 2047

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 53 15 49,25 41 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AAB EDEddaAc    aBACAECBdeCEBBDDDBADAaEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EDEaCCBEA B ABDABEaa

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik Db  Cd BBD C  C  C   DD                 

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  d          c     E 

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN SOYTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,303 311,940 108 124 124 125 1505

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 70 28 63,00 53 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDdACeAbCCdecBceeECBECCEBBDDDeAcAcEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EDEeCCB A BdABDABECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBDCeA eAdC aCDDC Ee  B B   Da   

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  B     d eee DdcBeED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL ALBAYRAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
434,773 311,940 9 12 12 12 83

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 39 0 39,00 98 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 102 16 98,00 82 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDddAABBCCBcEeDADECBEBAeAcDDDCCEBBEcecDA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CeEDEEAbCBABB DDCABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBC DDDCDADEBBB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEaDcCDeDBdDCEdAEDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL SARITAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,493 311,940 123 141 141 143 1747

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 61 16 57,00 48 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe bABBEDcdebADCCcDEBAeAECaECCEBaDDDBADABEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EDEeCCBEADB ABDAcE D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik cCCACEBB       A         Ec  B B        

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  e       ee     B ED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,368 311,940 89 104 104 105 1232

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 76 26 69,50 58 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDcA DAeCCBeaBeCeECBECCEBBDDDB DABEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EDEeCCBcADBdABDABbCD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCeCEBBBD dAEeAdCC  cDC cB CaEB        

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  BbDEabECe edeCb AED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSE *N DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,385 311,940 85 99 99 100 1179

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 75 17 70,75 59 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBED AdeADbC cEBACeECBECCEBdDbDBADABEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal dDEBCCBEADBdABDAcECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCbACE BB  C E AaC DCD   E     B    C  D

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  B   abE  DBcDCbBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
427,703 311,940 12 15 15 15 135

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 100 17 95,75 80 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdAAcBBCCBDEeDADECBEBAeecDDDeCEBBEEBADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBEDEEADCBABBCDDaABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDbCAbAECBBD CDCDAcCEBDCBCED DCDAbEd B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEBDBbDeeBdDCEBAEDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN EFE KK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,185 311,940 105 121 121 122 1476

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 72 35 63,25 53 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EbcAAAa   B cCeeDECBdaACcdDDDeCEcBadeAcA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CadDEbADCBABB DDbbBd

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCAb  CBBDCCDCDAaCEB  B  DDDCD DEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen cbBDaaDeaddeCEBAEDeb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 7 36
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ABACIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,150 311,940 121 139 139 141 1733

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 64 29 56,75 47 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDdda ADCC eaBAeeECadCCEaeDDcBdDABEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  DEeCCBdADBCABDeB CD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik Dea CEBBBD d   A CCb  D  Ee    B ab     

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  BaD B ECebBdDCbBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL UZUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
435,723 311,940 8 11 11 11 77

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 102 14 98,50 82 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDEAAABBCC DaeDADECBEBACedDDDCCEBBEEeADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal Ce aEdAaCBABBCDD ABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BbBDcaDC dADCEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,878 311,940 38 45 45 45 550

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 88 12 85,00 71 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdAAABBCCBDadeADECBEBACAaDDDbCEBBEEcADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBEDEEADCBABBCDDCABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CbBD CACAECBBDC   DABCE      DDDCDADEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen B  a  DeD     BdEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNŞİRAH ÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,893 311,940 170 194 194 197 2494

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 21,08 21,09 18,28

Toplam: 120 43 21 37,75 31 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AAB EcEAeeAD   e BbeeECBdeCEacDbDeAaABaE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EDEaCCBEA B A DAB bD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik    bCE    Ca  CAB        a D B      Cc  

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM DEĞİRMENCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,120 311,940 169 193 193 196 2488

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 43 20 38,00 32 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AAB EDdA  AD   e BAeebCBECCEBcDDD Ae BEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal d EBCCB A B ABDAB aD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik e  AC  B ad   C a    bb  a              

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen     a       d  bB ED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,658 311,940 142 160 160 162 1990

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 55 17 50,75 42 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EaddAABBCCB  aDADEC EB  ecDbDbCEBBEc ADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C  aEEA CccBB  D A  

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCC C   B                   DCD      

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEB ea ee dD  BAEDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK BEKTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,413 311,940 44 52 52 52 605

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 90 27 83,25 69 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEaEdeDADCCBeEBAeeECBdCCEBcDcDeAaABEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EDEeCCBEAaBCABDbeECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBDCbcECABCCDCDDC EBDCBEBdB DCDbe

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BBCDb cECebcdeCDBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,405 311,940 119 135 135 136 1698

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 62 18 57,50 48 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AAB E dAd eD   e BAaeECBdCCEBcDDDeAc BEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  DE CCBb  B cdD BE D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBB D CA  A C    bC E D BEd B DCD  

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  B   a EC  e D eBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,970 311,940 182 207 207 213 2857

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 33 26 26,50 22 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AAB E ab aea    c  eeECa CCEBebDcaA dcEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  D   CBb  B  BD BE D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik    cCEBBea e  C B         B             

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  d  c  E e BcD  B c 

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 6 36
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARTALER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,070 311,940 74 86 86 87 1002

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 80 20 75,00 63 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdAAABB CBeEdDADECBEBAbeaDDDCCEBcEcBADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBEDEEADCBABBCDDeAeE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CE D  A   CBBD Cc DAaCdBD B  D  Ca DEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEB  bDea dDaEB EDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN BAŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,905 311,940 43 51 51 51 601

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 90 26 83,50 70 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDddAABBCCBeEdDADECBEBAbecDbDCCEBBEaBdDA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBcDEEADCBABBCDDCeBE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDbCA A CBBDCCDCDA CEeDCBCaDDDCbADbBBB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEBeabeCad DeEdeEDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA UFUK BACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,503 311,940 187 213 213 219 3042

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 11 9,25 23 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 23 17 18,75 16 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdAAcBa  c beaADEC E A b    C  a c  d  

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CaaDEdAb c B        

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CE  C e         D                       

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen B               E   

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 1 2 9
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AKARSU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,693 311,940 46 54 54 54 619

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 28 0 28,00 70 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 87 16 83,00 69 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AAdBEDcA DADCCB aBAeeECBdbCEBdDDDBAcABEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal cDEcCCBEA BCABDA ECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACE BB  CAECABCCDCDD  EBD BEB   DC   

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  BaDEaDECeDBADbcBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜRDAMAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,878 311,940 55 65 65 66 790

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 84 18 79,50 66 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EacAAABBCCBDaC ADECBE ACA DDDCCEBBEdeAce

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBEDEEA CBABBCDDdAec

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCd AECBB    CDABCEeD BC D DCDA     

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen cEBDBbDe dAeCEBAcDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,093 311,940 186 211 211 217 3024

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 11 12,25 31 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 25 21 19,75 16 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe A d E cbd dDC B c ACcEC Ed  B DcD c  BEb

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal d E  C  A       cE D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik  a bCE         Ac            e          

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen            d DCbd c 

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 3 18
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY YELDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,188 311,940 168 192 192 195 2486

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 46 33 37,75 31 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EadAAAB   c cdbeDdCdEBeCecDbDeCEBcEaeADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBEDEdADCBAeB DDCAcE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CE a     E  e      Aa            D   B  

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen eba abDCe dD  BeE ae

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M MUSTAFA ALAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,670 311,940 184 209 209 215 2940

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 8 10,00 25 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 21,08 21,09 18,28

Toplam: 120 26 10 23,50 20 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe b cBE de e D      A AdC dbC   DDD    BE 

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal      CBEA B  B      

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik De  CE BB     C a   C          B        

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 1 18
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M TAHA KABAKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,515 311,940 175 199 199 202 2567

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 45 37 35,75 30 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe eAaBEDEeabeD  cc aAeAECadeCEBcDbDBdedcEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal dDEBCCBEA dCABDABECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik eC  CEBBc  dAa  a        d              

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen ae DEB aC ed eCc ec 

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMÜT YILM* 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,990 311,940 83 96 96 97 1145

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 79 30 71,50 60 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe cDdAAABBCCdDaCDADcCBdaAabaDDDdCEBBEEBAeA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CeEaEaebC ABB DDaAab

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCACAECBBD CD D  CEBDCBC   DCDbDEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEBDcac eBbeaEBAcDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,820 311,940 53 63 63 64 765

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 86 24 80,00 67 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDcbAAaBdCBDEdaADECeEBAaAcDDDCCEBBEEcAcc

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal Ce DEbADCBcBBCDDeABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCe AECBBaCCDaDA CEBDCBC D DCD  EB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen B ee aDCcBADCEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MARVA NOORİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,423 311,940 118 134 134 135 1689

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 62 16 58,00 48 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe b BBEDcAeDdDCCBDEBACeECBEC  BdDD  cecBEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal aa  C   ADB A  ABbbD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik aCC  EB  D C   A       b  BDCBEB  DDCDAD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  B       CDB  CbBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 3 45
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,108 311,940 148 167 167 169 2115

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 54 26 47,50 40 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe E dAAAB   B   eADECBEBeCAcDbDeCEaBEacdcA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C  a  A CBAcB DcbbeE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCC dA eBBD CaCcAcCE      D  C A  B  

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BbBD     d    c ED b

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,495 311,940 71 82 82 83 965

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 82 26 75,50 63 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe E EAeAB CCc bCDADECaEcAeAaDDDCC Bc  BAcc

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C baEdA CBABB DDdABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCAeAECBBDCCDCcAaCEBDCBCaDDDCDADEBBB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEaDabDC B bCEcecD b

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEĞİRMENCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,578 311,940 26 31 31 31 357

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 21 8 19,00 63 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 29 8 27,00 68 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 94 20 89,00 74 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEadA eADCCBD BbaAECBECCEBaDDDeADABEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  DEBCCBEADBCABDABEbD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBDCaeaeABCCDdcb cEBDCBEB BDDCD D

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BBaDEaDECebBADCDBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
441,823 311,940 5 7 7 7 47

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 104 14 100,50 84 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDEACDADCCcDcBACAECBECCEBaDDDeADABEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EaEeCCBEADBCABDABEeD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBDCbAECAabCDCD CEEBDCBEB BDDCDcD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BBCDEBDECCDBdDCbBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ATMACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,613 311,940 167 190 190 193 2429

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 44 17 39,75 33 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEadAdDAD e  EBACeECB CCEBcDDDBADABEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal daEeCC EADB AaD  b D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik e  eCE   a d                            

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen                DBbE 

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇAKICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,633 311,940 112 128 128 129 1610

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 67 28 60,00 50 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdAdABBCC  beDADECaEBAeeaDbDeCEBBEdeADc

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CB aEbdcCBABB DDeABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCAd   BB   DC  aCdB CB    DCD bEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen B c c  daB  aEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 7 36
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,310 311,940 102 118 118 119 1448

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 71 27 64,25 54 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EaddAABBCCeebCeADECBEBACeaabbCCEBcEEcADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C  DEEAaCaABBCDD AeE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CE D CA  aCBBD   CDA CaB  B   DDCDADEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen Bdabc  Cedd   BAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YUSUFOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,933 311,940 149 168 168 170 2116

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 55 31 47,25 39 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEbdAC AD C  aacee CebCCEBcbDDeAacBEd

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal dDE CCB bDe ABD cECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCbcCEBaB CedaC      D   EB  B B  c     

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  B    DECCcdcDCbBeED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 7 36
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELSU KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,158 311,940 63 74 74 75 899

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 83 23 77,25 64 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe E bbAABBCCcDECDADECdEBACecDDDCCEBcEEcADe

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CeEDEdADCBAeB DDdecb

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCACA  BcDC DCDA CEB CBC   DCD bEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEBD  DCeBdeCEBeEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ SU ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,840 311,940 91 106 106 107 1277

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 74 24 68,00 57 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe E ddAABBCCc bdbADECaEeAbABaDDCCEBcEEcADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal Ce cEEAbCBABB DD AeE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDC AaA CBB   DCb  CEBDCB     C c EB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BbB BbDe BdDCEBeEDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BULANIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,580 311,940 20 23 23 23 224

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 97 19 92,25 77 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDEdAABBCCBeEeDADECBEBAeedDDDCCEBcEcdAeA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBaDEEAaCBABBCDD AcE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCACAaCBBDCCDCDAaCEBDCBC DDDCDADEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BE DBCDCeBdDeEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,015 311,940 79 91 91 92 1070

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 81 30 73,50 61 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdAAABaC c aaDADECddBAeAaDDDCCEBBEEeADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBcDEdAbCBABBaDDbbcE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCAaAaCBBDaCDCDAaCEBDCB  cDDC   EB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BbBDea aDedeCEBeEDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,348 311,940 104 120 120 121 1474

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 69 21 63,75 53 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe E aAAABBCCcDdeaADECBEBACbaDDDCCE eEa ADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C     ADaBABB DD  BE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCeeC  CBBa  DCD  CEBeCBC   DCD DEB  

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen B  e   eeddD Ed EDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,810 311,940 158 180 180 182 2296

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 50 31 42,25 35 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EaddAAaBC deaabADECeE AeedDbDdCEBBEacAe 

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C aaEdA CBA B  DCABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCb a  CB D  D DAc E b BC D          

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen eE c b    d  aB cD D

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 6 27
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖRGÜÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
423,610 311,940 15 18 18 18 164

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 99 19 94,25 79 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDddabADCCBDaBACeECBECCEBeaDDeADABEd

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal dDE CCBEA BCAeDABECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBDCCAECAaCCDaDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BBbDEBDECeeBADCbBAcD

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SUDE DURMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,303 311,940 57 67 67 68 817

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 85 24 79,00 66 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDdAeDADCCcDEaACeECBdCCEBdDDDBADAcEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal daEeCCBEADB ABDecECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik D CACEBBBDdaAECAaCCDCD C Ee  BEB B D D D

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BebbEa ECCDBbeCDBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL AZRA AYTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,138 311,940 62 73 73 74 880

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 84 26 77,50 65 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EadAAAdBCCBDEbbADECBEBAeecDDDCCEBBEceAeA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C  DEEADCBABBCDDCAeE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CdBDCCed beBBDC DCDAaCdBDCBC  eDCD  EB  

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen aEaDaaDCaBADCEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL UYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,963 311,940 52 61 61 62 740

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 85 16 81,00 68 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBED ACDeDCC eEBACAECBECCEBcDDDeAcAB E

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EDEeCCBEd BCABDAcE D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEaBB  CAaCA CCDCD C EB  BEB B DCD D

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen aBaD B ECeaBd C BeED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
437,305 311,940 7 10 10 10 73

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 102 12 99,00 83 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDdAdDAeCCdDEBAaAECBECCEBBDDDcADABEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal   E CCBE DBCABDABE D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBDCCAECA CCDCDeCEEBDCBEBBBDDCDAD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen aBaDEBDECeeBADCbBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÖĞEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,480 311,940 34 39 39 39 458

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 91 17 86,75 72 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDdA bADCCceEBACAECBECCEB DDDeADABEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EaE CCBEADBbAaDABd D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBDCCA  A CCDCcDC EBDCBEBBB  CD D

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen aBaDbBDECCb bDCDdAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA OKCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,473 311,940 160 182 182 184 2300

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 48 23 42,25 35 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe E d AAaB   DbdaADEC EBAe abDDCCEBcE  Aab

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C bb a  CBABBeDDCAB 

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDb  d   BB      A Ca    C    CDc EB  

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen eE   b C     E  a Cb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 3 45
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ZEREN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,058 311,940 80 92 92 93 1086

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 81 32 73,00 61 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDdACDADCCdccBAaeECadeCEBaDbDeecdBEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal aDEeCCBbADBCAa AeECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCeCEBBBDCdAECAcC D DbC EBDCBEB BDDCD D

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BBCaEBaECeeB eCeBeaD

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN KIZILKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,250 311,940 135 153 153 155 1906

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 56 14 52,50 44 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDEAAAB CCB  deADECBdeeCeeDDD   B   e   

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal Ca  EEADCB  B   aA  

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCeC aCBBDC DCc aCE    C DDDCDAD B B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen B                   

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 4 18
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OGUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,923 311,940 75 87 87 88 1018

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 82 31 74,25 62 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEadAdaADdCcDEBAeeECddCCEBaDbDBADdcEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal dDEeCCBEAbB cBDdcEbD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACE BBD CAECABCC CDDC EeDCBEB B DCDdD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BBCDEBcEdeecdDCDcAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,523 311,940 157 178 178 180 2261

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 49 22 43,50 36 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDddAAaB    ad ADECBE ACAcDaDeCEBcEEBADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBcDE   CBABB DDCABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CE ce ed   c D        d      b D     B  

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen B a    e B    BeaD b

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖGET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,443 311,940 76 88 88 89 1023

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 79 19 74,25 62 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdAAABBCCBDaaeADECBdebCecDDDCCaBBEcBAD 

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CecDE A CBA B  DCAcE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCAC ECBBaCCeCDA CEBD B     C A  B B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEB B DC BcDCEBAcDe 

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 5 45
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,375 311,940 113 129 129 130 1626

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 8 15,00 38 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 65 23 59,25 49 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AAB E dA D D  c a A  ECBd   BccDcBADAa  

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EbEabCBEA B A DbcEbD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCeCEBBBD b  CABC bCDDC E D B BBB DCc D

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen aBa E DECdDBAD bc ED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 1 27
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,698 311,940 154 174 174 176 2198

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 50 20 45,00 38 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe bAB bedd  eD     aACeECBECCEBdDDDBAeABEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  DE CCB   B cBDA ECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik D C CE BB     CAdCC  D                  

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  Bab   E ebB Dabc ED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RENGİN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,215 311,940 126 144 144 146 1785

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 63 28 56,00 47 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe A BBEDEbdceDCCdaEB eeECBECCEBaDDDeADABEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal b EB CBEAcB ABD cEdD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik Db cCEBB a d   AcC   cD a B  B       D  

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen cBabdBDECdDBAe bBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT BALKKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,553 311,940 183 208 208 214 2900

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 32 28 25,00 21 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AAa E aAdbAD    cBAeedCBdeCEdaDDD ADAc  

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  bEaCCB   B dBD aE D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik eC  CE a a d           C                

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  edbd D     d  e  c 

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 5 36
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT DİLBEROĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,435 311,940 97 112 112 113 1358

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 72 24 66,00 55 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdAAABBCC D e AbEddd baAcabDCCEBB ce cA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CB  EdADCBABB  D b E

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCAbA CBBDCCDCDAaCEBDCBC D DCD D B B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen eEa  b e Bd CE eEDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,668 311,940 162 184 184 187 2341

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 8 12 5,00 17 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 9 14 5,50 14 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 52 42 41,50 35 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDcbAAdBCCBaaCeADECadBAaeaDbDeCEBBEEcAeA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal Ca aE A CBABB DDdABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CcBDCacabceBdce   D c a   BC  cD c      

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BaB   bd cdc EdeEDbe

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ÇAKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,195 311,940 181 206 206 212 2855

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 8 12,00 30 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 31 17 26,75 22 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe E EdAAa       b cEC E  CA   cC  BeE BAeb

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal  e      C      D    

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCe b   B D    DAaC  c BC   D Dc  B  

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen   e  b             b

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 1 45
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET POYRAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,443 311,940 141 159 159 161 1978

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 57 24 51,00 43 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe Eb cAABBCCcDE DADECcEaAee DbDeCEBaEcBeDd

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C ba aAaCBAdB  DbAcE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCed  aCBBD   CDABCdBD BC    C  D B  

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen              EB  D  

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 6 36
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,955 311,940 30 35 35 35 403

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 92 16 88,00 73 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEadAdDADCCBeEBACAECBECCEBcDDDBAeABEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EDEeCCBEAaBCABDABEaD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCcCEBBBDCCA  A C D     EBDCBEBBB DCDAD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  BCDEaDECeaddeCDBAE 

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
449,995 311,940 3 3 3 3 21

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 106 11 103,25 86 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdAAABBCCBDECDADECBEBAbecDDDCCEBBE BADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBEDEEADCBABBCDDCA b

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCACAECBBDCCDCDAaCEBDCBC DDDCDAbEBBB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BdaDBCDCbBdDCEBAEDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,438 311,940 35 40 40 40 485

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 92 25 85,75 71 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEcdAdbAeCCdDEBACeECaECCEBcDbDeAceBEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EDEBCaBEdaBCABDbebCD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBDCCAECAaCCDCDDC dBDCBEB BDDCDAD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BBaDEBDECCeBd CbBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR ÖLÇÜCÜER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,500 311,940 73 85 85 86 984

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 81 23 75,25 63 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe Ea AAABB CB  CDADECadaACe cDDeCEBcEaBAcA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBdDEEADCBABBCDDCAcE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCeAdAaCBBaCCDCDABCEBDCB  DDDCD DEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen cEa    e e eCEBeED b

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT AYHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,823 311,940 124 142 142 144 1755

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 62 23 56,25 47 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe E ddAABB  cDbeaADECBdeAbecDDDCCEBcEacADd

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBaDEEADCBABB DDCABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CE DC  aA CB D  b DA Cd D  C            

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEB    eb dc  BAEDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 7 36
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ BİRİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,173 311,940 32 37 37 37 432

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 93 23 87,25 73 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdAbABBCCBDabDADEC EBACAaDbDCCEBBE  AcA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CeaDEEADCBdBBbDDCAcE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBebBCEDD CDADEBBB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen abBeabceeBdDCEBAEDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,680 311,940 166 189 189 192 2427

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 47 30 39,50 33 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EaddAAdBaCcDcabADECeEaACedDDDCCEBBEccdDA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C caEEAadBABBd D eBE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CE De  a  eBBD  D eAaCde  B      DA     

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen               c     

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,728 311,940 70 81 81 82 962

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 81 21 75,75 63 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EadAAABBCC  cdbADECBEBcCAaDDDCCEBBEadADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C  DEEA CBABBC DaAeE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCeeb ECBB  CDCcAc dB CBC DDDCD DEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen dE DBb  aB DCEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA BAYER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
415,998 311,940 23 26 26 26 246

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 96 17 91,75 76 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe bABBEDdbdDADCCBDEBAaeECBECCEBcDDDBADAcEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  DE CCBd DBCABDAeb D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCaeCEBBBDCCAECA CCDCDDC EBD BEBBBDDCDAD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BBaDEBDECCDdADCbBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLAY GÜLCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
416,418 311,940 22 25 25 25 242

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 96 16 92,00 77 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EaddAABBCCceE DADECBEBACecDDDCCEBBEEBADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBaDEEADCBABBCDDCABb

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCACA CBBDCCDCcA CEB aBC DDDCD DEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEaDaaDC BdDCEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN DİNSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,215 311,940 177 201 201 206 2650

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 4 10 1,50 4 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 44 40 34,00 28 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEaadd eDCCaeEaACAECadCCEBcaDDeAD BEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal daaa CBbADBaAB Ae bD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik  e eCaBB        aC       ae  dd      eb 

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen ae Db  EaCeBbD cB cD

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ÖZYURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
474,778 311,940 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 113 6 111,50 93 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDEAAABBCCBDEdDADECBEBAeAcDDDCCEBBEEBADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBEDEEADCBABBCDDCABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCACAaCBBDCCDCDAdCEBDCBCEbDDCDADEBBB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEBDBCDCDBADCEBAEDC 

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,365 311,940 128 146 146 148 1818

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 18 0 18,00 45 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 59 16 55,00 46 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe E cd ABBCC DbdbADECdEeACAaDDDCC BBEadADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal    aE A  B  B  D bB 

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CE DCCAC   BB   D D   EB  B     CDA  B  

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen Bb D   e B eCEB EDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,203 311,940 10 13 13 13 122

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 100 15 96,25 80 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEaddaDADCC eaBACAECBECCEBcDDDBADABEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EDEBCCBEADB ABDAeE D

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBDCCAECAaCCDCDDC EBDCBEBBBDDCDAD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen aaaDEaDECCeB DCbBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,168 311,940 37 43 43 43 524

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 90 19 85,25 71 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBbDdAdDADCCcDEBceAECBECCEBaDDDBAeABEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EDEBCCBEADe ABDAebCD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBDCdAECAaCCDCDDC EB   EB BbDCDcD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen aB  bBDEC DBA C BeED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,318 311,940 110 126 126 127 1553

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 67 21 61,75 51 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEadA DADCCc EBACAEC dCCEBcDDDeAcAcEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal   EBCCB A BaABDAeECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik cC ACEBBBDCaA C BC a  bC     BEB B  C   

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  ebD   Ed  cd C BAcD

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,463 311,940 61 72 72 73 869

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 84 26 77,50 65 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEaddebADCCcDaBACAECaECCEacDDDBAeeBEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal dbEBCCBEAbBCcBDAcECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBDCaA CAaC D DDC EBD BE    DCD D

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen aBaDbBDECCeBAeCDBeED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞSEM ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,413 311,940 101 117 117 118 1428

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 70 21 64,75 54 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDcAe AD    aBACAECBdCCEBdDDDBeDABEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  DE CCBEdaB ABDABEaD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCeCEBaBDCb EdABC e D   dBD  EB B  Ca  

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  B  EdbEC  e D  BAdD

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER DURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,785 311,940 25 30 30 30 355

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 38 0 38,00 95 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 94 20 89,00 74 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EaddAABBCCcDadDADECBEBAeAaDDDCCEBBEaeA A

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CeEDEEdeCBABB DD A E

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCACAECBBDCCDCDA CEBDCBC DDDCDADEBBB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEBDaaDecBdDCEBeEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER IŞIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,198 311,940 98 113 113 114 1361

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 72 23 66,25 55 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EacdbABBC   ECDADECBa AeAaDDDCCEBBEEeAcA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C E E c CeABB DD ecE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCebAECBB C DCDA CE   BC   DCDcD B a

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen B Bb  Dd dcDCEBAcDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR BIYIKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,255 311,940 173 197 197 200 2556

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 24,27 24,35 22,14

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 40 15 36,25 30 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AAa EacAdeAD CB cBACAEC dCCEBaDD        

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Matematik D CdC BBBDCb ECAaC D         BEB        

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BB  b  E e Bde      

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 1 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Ozmotik durumları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT GÜNAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,655 311,940 77 89 89 90 1037

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 79 20 74,00 62 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDEddaADCCB cBACeECedCCEBaDDDcADAcEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal aDEeCCBEADBeABDeBbbD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik aCCeCEBBBDCCA             B  BEBBB DCD  

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  BeDEB ECeDBADCDBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEHBİ SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,860 311,940 65 76 76 77 924

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 82 21 76,75 64 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDcbCDADbCBDEBe eECddCCEBcDcDBADABEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  DEcCC  A BCABDABEbD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCeCE  BD CAaCAc CDCD C EeD BEB B  CDAb

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BBaDbB ECacB DCDBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VELİT ESMERAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,380 311,940 155 176 176 178 2239

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 51 28 44,00 37 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe daadAAB   B ae beECBEaACABDDDCCE dEEBcDd

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C bbEEd CBABB DD  aE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBaeCeaAECB D   CDAB      a   DCD   B  

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen e aa          Becc b

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN ABUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,888 311,940 58 68 68 69 823

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 83 18 78,50 65 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AA BEDdA bADCC ecBA AEd ECCEBcDDceAcABbc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  DE dCBEA B ABaAcEbD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCcCE BBDCCAECABC  CDDCEEB  BEB BDDCD D

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  BbDEB ECbDB DCDBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE ESMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,660 311,940 136 154 154 156 1913

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 10 0 10,00 50 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 56 15 52,25 44 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDcAAAa        AbECedBAaecbDDCCEBBEEBAeA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C  DEEA CB BB cD Ac 

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBD Ce  E BBDeC CDA d                  

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEBD     BAD  BAE   

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,610 311,940 111 127 127 128 1581

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 67 25 60,75 51 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe Ea dbABBCC aEdDADECBEBACeBbbDCCEBBE eADd

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal Ca DEEADCBABBdDDaABa

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDeCeaA CBBD  b     de      DDCc bEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen B      CcB D EBeEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DÖN EZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,573 311,940 93 108 108 109 1308

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 74 27 67,25 56 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EaEdAABBCCcDbeaeDECeEeAeAcDbDCCEBBEceeDA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBdDEEADCBABBCDDCAeE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CbBDCCcd E BBD  a DAaCEB d C DD CDADEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEa  a  c  D  BAEDd 

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,430 311,940 116 132 132 133 1673

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 64 22 58,50 49 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABdEDdAdDADCC cEBAadECBECCEBaDbD ADABEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal dDEeCCBcAaBCABDAcECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik De cCE BBe a  CA   a     E              

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  B Db  ECeaBA CcBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA EŞKİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,615 311,940 164 186 186 189 2385

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 50 39 40,25 34 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EcceeAB   cebaeADECcdaAeAaDDDCCEBBEceADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CebeEdA CBABBaDDCAcE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CE c beb EdB D    D adaB                

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BcBe ebCbc eCEBeEDCc

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT    EYÜPOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,288 311,940 31 36 36 36 412

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 93 22 87,50 73 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDEAAABBCCc cdeADECBdBceecDbDCCEBBEaBADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBEDEEADCBABB DDCABE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCeCAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDAbEd B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen ebBD b eeedDCEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,995 311,940 60 70 70 71 857

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 84 25 77,75 65 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBbadddDADCCBDEBAeAECBECCEBcabDeADAcEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal baE CCBbc B ABD cbaD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCbACEBBBDCCA CAdCCDCDDC EBDCBEBBB DCDAD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen BB DE bECeDB eC dAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İSA ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,608 311,940 33 38 38 38 440

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 92 19 87,25 73 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDEAeDADCCBeEBAeAECBECCEBcDDDeADABEE

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal aDbBCCBEdDBCABDAeEaD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBD dA  AdC DC  C  BDCBEB BbDCDAD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen aBbDEBcECeDddDCDBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİD NABİ ÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,480 311,940 16 19 19 19 173

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 99 20 94,00 78 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDEAbABBCCcDEbDADECBdBACecDbDCCEBBEEBAcA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CedDEEADCBABBCDDaAeE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDeCACAECBBDCCDCDAdCEBDCBC DDDCDADEBBB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BbBDaaDCeBdDCEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇAKICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,710 311,940 129 147 147 149 1828

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 62 28 55,00 46 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EDEdAABBCCcDECbADECBEBACeaDDcCaEBBEEdA A

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal Ce aEEADCBAcBeaD  Bb

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CbB e e    B DC a c  CEe  Be b        B 

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen c B  beCDBdDeEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELKATMIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,355 311,940 163 185 185 188 2350

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 48 26 41,50 35 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe b aBEDEAaDADCCBb dA eEC EdCEBaDDDBAeABEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal cD BC     B A  ABECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACE B a d  C  e   cb  a   c          

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  B  de    e cedDdAEe

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 5 45
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,915 311,940 28 33 33 33 391

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 91 11 88,25 74 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBE  bdDADCC DEBACAECBECCEBaDDD ADABEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal  DEBCCBEADBCABDABbCD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACE BBDC  ECA CCDCDDCEEBc  EB B DCD  

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  Ba EBDECe cADeDBAcD

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAĞMUR UÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,070 311,940 68 79 79 80 955

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 21,08 21,09 18,28

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,26 2,33 1,70

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,36 2,39 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,41 3,43 2,64

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 8,03 8,15 6,15

Toplam: 120 81 20 76,00 63 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe EaEAAAaBCCBeEaDADECBdB CABDbDCCEBBEc ADc

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C  DE ADCBABBC D ABa

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCAC aCBBDC D DAB EBDCB  DDDCD DEB a

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BE bcabebBbe EB cDC 

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,038 311,940 174 198 198 201 2561

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 188 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 24,27 24,35 22,14

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,72 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,40 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,85 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 12,42 12,42 11,04

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 16,24 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,84 4,84 3,70

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 21,08 21,09 18,28

Toplam: 120 41 19 36,25 30 65,80 66,02 57,62

TYT Türkçe eAB E EbdeeD  Bc BbeAECBdCCEBcDeDcADABEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal    eCCB bbB ABDABdeD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik  C  C  B      CAa    D   EB  B          

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GUGULOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,385 311,940 8 138 138 140 1732

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 13 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 24,48 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,08 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,90 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,75 12,42 11,04

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 14,58 16,26 14,59

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,69 4,84 3,70

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 18,27 21,09 18,28

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,19 2,33 1,70

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,06 2,39 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,06 3,43 2,64

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 7,31 8,15 6,15

Toplam: 120 62 20 57,00 48 61,81 66,02 57,62

TYT Türkçe AAdBEDdAaDADCC eaeACAECeECCaBdDDcdAaeBEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EbEBCCBEdDB ABDABEbD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCeCEBB DCe   AdC     C E   B B B  CDAD

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  B                  

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN TURAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,518 311,940 10 171 171 173 2162

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 13 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 24,48 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,90 3,35 2,93

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,08 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,90 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,75 12,42 11,04

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 14,58 16,26 14,59

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,69 4,84 3,70

TYT Matematik 40 8 10 5,50 14 18,27 21,09 18,28

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,19 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,06 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,06 3,43 2,64

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,31 8,15 6,15

Toplam: 120 54 32 46,00 38 61,81 66,02 57,62

TYT Türkçe EcdAAABBCCcDEaeADECaEaA A aDeC aBBEd A A

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CB aE A aBABB  D AcE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEeee Ad aC  aa   b   EB  BC c  b       

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEdD abeeBdDCEBeEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 3 36
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARAYEĞİT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,330 311,940 5 101 101 102 1205

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 13 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 24,48 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,35 2,93

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,08 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,90 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,75 12,42 11,04

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 14,58 16,26 14,59

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,69 4,84 3,70

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 18,27 21,09 18,28

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,19 2,33 1,70

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,06 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,06 3,43 2,64

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 7,31 8,15 6,15

Toplam: 120 77 29 69,75 58 61,81 66,02 57,62

TYT Türkçe EDdAAAdB ecDadaADECadBAeecDDDeCEBBEc  DA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBdDEEAaCBABBCDD eBE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCeCA CBBD CD DABCEBD BCE  DCD b BBB

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen cb DBbDeedde EBeEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 5 45
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUA SADİOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,750 311,940 3 49 49 49 587

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 13 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,48 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,90 3,35 2,93

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,08 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,90 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,75 12,42 11,04

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 14,58 16,26 14,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,69 4,84 3,70

TYT Matematik 40 34 0 34,00 85 18,27 21,09 18,28

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,19 2,33 1,70

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,06 2,39 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,06 3,43 2,64

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 7,31 8,15 6,15

Toplam: 120 88 17 83,75 70 61,81 66,02 57,62

TYT Türkçe EadbAABBCCaDEeDADECeEBceAcDDDCCEBBEcBADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal Ce DEEA CBA B DDdAeE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCA A CBBDCCDCDA CEBDCBC DDDCD DEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen B  c  DeeB DCEBAEDCb

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANAS HAÇAT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,125 311,940 9 166 166 168 2103

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 13 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,48 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,90 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,08 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,90 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,75 12,42 11,04

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 14,58 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,69 4,84 3,70

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 18,27 21,09 18,28

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,19 2,33 1,70

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,06 2,39 1,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,06 3,43 2,64

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 7,31 8,15 6,15

Toplam: 120 53 19 48,25 40 61,81 66,02 57,62

TYT Türkçe EDEAAABB CBeE bADEdBEBAdeaDDDCCEaBEEBAbA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal CBEaE ADCBABBdDDCAcE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEceb c   eB      D  C                  

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen Bc        d   a E   

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YUSUF TAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,575 311,940 4 71 71 72 866

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 13 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 24,48 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,90 3,35 2,93

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,08 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,90 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,75 12,42 11,04

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 14,58 16,26 14,59

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,69 4,84 3,70

TYT Matematik 40 31 9 28,75 72 18,27 21,09 18,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,19 2,33 1,70

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,06 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,06 3,43 2,64

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 7,31 8,15 6,15

Toplam: 120 86 34 77,50 65 61,81 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEaEAdaADCCBecaACAECeEdCEBcDbDBAaAcbd

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal aDEBCCBEADebABDAcECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DbCACEBBBDCaAECAcCCDaDbCaEBDCBEBeBDDCDcb

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen cBaDbaDECeadADCDBAED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZTÜRK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,330 311,940 7 136 136 138 1719

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 13 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 24,48 24,35 22,14

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,87 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,90 3,35 2,93

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,08 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,90 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 11,75 12,42 11,04

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 14,58 16,26 14,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,69 4,84 3,70

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 18,27 21,09 18,28

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,19 2,33 1,70

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,06 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,06 3,43 2,64

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 7,31 8,15 6,15

Toplam: 120 63 23 57,25 48 61,81 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDdAebAeCC baBAbebCBECCEBcDDDcAcAcEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal   aaCCB A B ABDe EC 

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCC CEBBBD dA CA   D D C EB  B B   D D  

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  B  b DEa ac  CbB ED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GEZEN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,520 311,940 2 28 28 28 296

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 13 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 24,48 24,35 22,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,90 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,08 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,90 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,75 12,42 11,04

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 14,58 16,26 14,59

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,69 4,84 3,70

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 18,27 21,09 18,28

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,19 2,33 1,70

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,06 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,06 3,43 2,64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,31 8,15 6,15

Toplam: 120 95 17 90,75 76 61,81 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEc bCDADCCBDEBACAECBEeCEBaDbDBADABEd

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal EDEeCCBEADBCABcABaaD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik DCCACEBBBDCCA CABCCDCD C Ee  BEB BaDCD D

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen eBCDEaDECeDBADCbBeED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ TURGUT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,825 311,940 12 179 179 181 2279

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 13 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 24,48 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,87 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,90 3,35 2,93

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,08 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,90 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,75 12,42 11,04

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 14,58 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,69 4,84 3,70

TYT Matematik 40 4 10 1,50 4 18,27 21,09 18,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,19 2,33 1,70

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,06 2,39 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,06 3,43 2,64

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,31 8,15 6,15

Toplam: 120 52 36 43,00 36 61,81 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDdACbADC BeaBAeeECe CCEBBDDDaADAcEc

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal dDEeCaebADe dBDAeECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik ae  CEdBaa a a  a   ebD                 

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  B aEeca aDaADCbBeED

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Soru İşareti 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ÇİFTCİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,530 311,940 11 175 175 177 2235

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 13 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,48 24,35 22,14

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,87 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,90 3,35 2,93

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,08 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,90 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 11,75 12,42 11,04

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 14,58 16,26 14,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,69 4,84 3,70

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 18,27 21,09 18,28

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,19 2,33 1,70

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,06 2,39 1,81

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,06 3,43 2,64

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 7,31 8,15 6,15

Toplam: 120 49 19 44,25 37 61,81 66,02 57,62

TYT Türkçe AABBEDcAeDAD  c cBACAECdECCEBBDDDcbeAcEa

Cevap Anahtarı B AABBEDEACDADCCBDEBACAECBECCEBBDDDBADABEE

TYT Sosyal   E  ac A       BECD

Cevap Anahtarı B EDEBCCBEADBCABDABECD

TYT Matematik D   CEBB D    CAaC   cDC aB  B          

Cevap Anahtarı B DCCACEBBBDCCAECABCCDCDDCEEBDCBEBBBDDCDAD

TYT Fen  B         dd  eBAc 

Cevap Anahtarı B BBCDEBDECCDBADCDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CHALLENGER YKS 1. OTURUM - TYT 01
(KA01-SS.01DES11)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KORKMAZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,733 311,940 1 27 27 27 292

Puanı Hesaplanan: 214 214 220 3254

Katılımlar: 13 214 214 220 3289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,48 24,35 22,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,78 2,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,35 2,93

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,08 3,44 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,90 2,85 2,57

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,75 12,42 11,04

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,58 16,26 14,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,69 4,84 3,70

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 18,27 21,09 18,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,19 2,33 1,70

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,06 2,39 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,06 3,43 2,64

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,31 8,15 6,15

Toplam: 120 95 17 90,75 76 61,81 66,02 57,62

TYT Türkçe EDadAABBCCaDEd ADECBdBACAcDDDCCEBBEaBADA

Cevap Anahtarı A EDEAAABBCCBDECDADECBEBACABDDDCCEBBEEBADA

TYT Sosyal C dDEEAaCBABBaDDC eE

Cevap Anahtarı A CBEDEEADCBABBCDDCABE

TYT Matematik CEBDCCAdAECBBDCCDCDAaCEBD B  DDDCD DEB B

Cevap Anahtarı A CEBDCCACAECBBDCCDCDABCEBDCBCEDDDCDADEBBB

TYT Fen BEBbaaDCDBdDCEBAEDCD

Cevap Anahtarı A BEBDBCDCDBADCEBAEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İsimler 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Soru İşareti 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Su ve Hayat 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
