
SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,703 282,570 56 61 461 6464 57500

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 76 27 69,25 58 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECD CADAbEABBD AdBCDeDDADAABCdcC aBEaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeeEBCcEcAcCAAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBDEaeEAedAEDcECDBB  CcB A   Db A  CA 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen eDeAEDd D c d AbedCE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 7 1 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 1 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
*MET  KORKMAZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,260 282,570 112 129 1316 18914 160538

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 54 32 46,00 38 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DcECACcDcCBADBEcDDeBCDDDABCAAEBcCaaCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal decCbeda Ab c bCCAd      

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB EbbAa A  DE ed    B                 

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e bDEBAbBddaB  A dCe

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,843 282,570 22 23 184 2272 21496

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 87 16 83,00 69 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBaADDABCDDDe CAAEBDeaaCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  ABCbDcacAbADEbCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDDADEAADDEEDBCD BBaC B    C D A E  

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCDEdb c CEBa AB CA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHU KOÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,018 282,570 122 141 1519 21094 179198

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 49 26 42,50 35 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECAdAD  B  B AaDeBCDDDABCAAEdeCaDdCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  AdCbec bACADEbCCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEe E ec E   D  Dd                      

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A bD dbcd    acA  Ce

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,415 282,570 90 103 819 12043 104172

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 62 18 57,50 48 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDDAEBCDAbDdDeABCaECDaBEDeCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEBCDEBAebAbbCCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik Ee BD  eEA A  DDECD B                   

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen a eb     e  d A     

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 1 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GÜN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,075 282,570 105 121 1182 17347 146930

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 53 18 48,50 40 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe bCDACADACE BBDDAaBCDdDeADAABd ECD BEaC A

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal Ab  cd  eA bAAECCCaA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E   e D      ED    B                    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C AA D AD Be  eDcAdd

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN ARSLAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,843 282,570 129 148 1740 22957 195923

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 47 30 39,50 33 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECAC ccdB DedbaDABCDDDABCAAEdDCaDCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eABdbcBCEACbDdbCCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik cE  Eae      D         d                

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A eDEcbadbad  a     

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 2 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KARDAŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,900 282,570 148 171 2457 28682 247850

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 35 23 29,25 24 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe edEdAd  d BcDBEA edBCDbeABdAAEccCCDCCABd

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal          Abb EACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  E    DA E                              

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e dD e  eb d  e     

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,350 282,570 26 28 204 2611 24533

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 86 18 81,50 68 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADaCBADBEADDABCDDDAcbA EdD CDCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dcBCEDcadAb DEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDDADEAADDE DB Dd B   c   DC DCAC  b

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen bDCDEBAcBAddBBDAe CA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 2 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 1 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER İNAL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,635 282,570 156 179 3064 32498 285259

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 2 7,50 19 28,71 28,72 24,76

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 20 4 19,00 16 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe  CDcCA     B   A aCD                    

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Matematik EA  D   E  A  a                D        

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen   AAEDB   e   A     

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Mayoz 1 0 0 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,083 282,570 36 39 277 3735 33909

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 82 19 77,25 64 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe EdDACADcbEABBDDAbBCD cDeDAABCdECDCBEDC  

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal cCd BaDEBAc AAECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBDEDDEAeA EDDE DBB      A  CDCBA  CA 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CeAAEDBdDCBaadAaBAC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,053 282,570 102 116 1104 16111 136595

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 57 26 50,50 42 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDAdADACEABBDcAaBCDeDDAeAAaCcECDaBdDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEcac BA ebdECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAc b    A    DD                    E   

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C Ab DdbDCBedcADee E

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU KUVVET 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,555 282,570 115 134 1383 19740 167300

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 49 17 44,75 37 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACAD CEABBDcAEaCebDDADAABCccCc BEaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A  EeaD        CCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBD   E  A   D                        

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d Ae e    aBd Aba   

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ KONAK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,795 282,570 32 34 260 3567 32533

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 83 20 78,00 65 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDbAaBCDbDDADAABCBECDbBEaeCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACaEBC EBADbcAECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BeE eEA AAEDDE D       B BCCD  eDECe 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C bAEDeADdBBEaAbBeCE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 1 1 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ARSLAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,058 282,570 89 102 789 11595 100242

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 62 15 58,25 49 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBD AEBCDeDDeDAABCBcCDdBEDCd 

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A Cb  c  ADb AECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAcBeE  EA    DD   B      B             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e A ED bD ea  AbB CE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
424,488 282,570 6 6 66 609 5906

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 98 13 94,75 79 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DdECAC DECBADBEAaDbBCDDDABCAAEdDCaDCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CABCEDBaEAbADEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEE DADEAADDEEDBCD BBBCdcBA  C D ACE  

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen eDCDEeADBACdBBDAeECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 7 1 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,565 282,570 20 20 164 1953 18647

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 89 18 84,50 70 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBebAaeCDADDADAABCBECDaBEbCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEBCDE A bcAaCCbeA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BeEDDEAeAAEDDECD B BC  B   C C ADECA 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CDAAEDdADCBBdcAaBACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İKRA DAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,823 282,570 121 140 1503 20920 177711

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 13,36 13,26 10,02

Toplam: 120 49 25 42,75 36 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACAD CBAcBaAcDeBCeDDABCAAEccCaaeCAeE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAaaEcBCEAb DEACCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE  EcDcD    D  ed   eaaaB    D         

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 3 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KILIÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,283 282,570 91 104 834 12249 105914

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 3 27,25 68 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 59 9 56,75 47 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADAC  BBD Aa CD DDADAABCcbCD   DC A

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal              AECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA Bc D  A AA DDEC B                  A 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e A ED ADCBBdaADe CE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MELEK EKİM 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,445 282,570 76 86 667 9808 85689

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 3 4 2,00 20 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 20 11 17,25 43 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 70 33 61,75 51 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACAD CE BBDeAbBCDADDADAABCBECDaBEaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeabBbc dAabdbECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAdBDEDDcAe AcDDEeDBBbBa  B   dDb AbaC  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C e ED dD eBddAD eCd

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 2 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 3 1 2 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR MERVE MUTLU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
431,358 282,570 4 4 51 444 4365

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 100 11 97,25 81 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECcCBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACCEBCeEdAeCAbECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BeEDDEADAAEDDE  BBEBCBBcAc CD  AD a  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CDAAcDBADCBBdBADBACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR VATANSEVER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,168 282,570 47 52 394 5461 48628

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 76 16 72,00 60 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECAC DECB DdaA DeBaDDaABCAAEBDCbaCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eAB    a AbADEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDDAeEAAcDEEDBCDEBB CB              

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CDccA  AbdB DAB CA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AYDEMİR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,205 282,570 21 21 174 2105 20035

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 87 13 83,75 70 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABB DAEBCDeDDADAABCBECDCBEabbA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeaEBCDEeADb AECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBeEDDEADdAEDDE DBa   B      D        

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CeAAEDeADCBBEBADBACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 1 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARAS 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,838 282,570 48 53 397 5498 48979

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 77 20 72,00 60 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACeDACcABBDeAEBeDADDdDAABCaEeDCBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCEBCcEedDCAAECCCeA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BeEDDEA AAEDD    B  aB      D        

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e AAEDBdDCecEBAaeACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 1 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN   AYDIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,838 282,570 30 32 252 3449 31652

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 83 19 78,25 65 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADc B DBEAeDeBCDDDABCAAEBDCCDedABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eAB Ec a AbbDEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBcEDeA EdADDdb BCD BBeC     D  D AC  A

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen eDCDEBADBACEBBeAeECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 1 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SARSIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,278 282,570 41 45 348 4753 42577

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 79 19 74,25 62 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe EbDACADACEABBDDAEBCeeDDADAABCBECDaBEaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACbEBb  dADbbbECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBeEDDEAeAAEDD CDBB  C      dD        

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C AeEDBbDCBaEaA BeC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERA  K 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,750 282,570 116 135 1397 19899 168701

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 51 26 44,50 37 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECbeCADcaEcBBDDA BCDADDeDAABCBECDbBEDCCd

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal e  b  D  Acbcb eCCeA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BeEDb     EDDc       B B             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C AbE dbD ee  dD d  

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN GÜL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,710 282,570 54 59 445 6083 54258

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 75 18 70,50 59 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBaCdaeCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAB E  adAb DEACCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBcEDeADEAADD  DBCDc c       DC        

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A bDEd DBACa a A aCA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 1 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,608 282,570 8 8 72 667 6412

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 33 0 33,00 83 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 97 12 94,00 78 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADAaEABBDcAaBCD DDdDAABCBECDCeccCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEBCDEBADbAAEe C A     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BDEDDEADAAEDDECDBBEBCBB AB CD  ADE A 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C eAEDBADCaBEBADBACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKOĞLU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,730 282,570 119 138 1472 20538 174287

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 48 19 43,25 36 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAEdAdADcCBADBdADDAcdDDaeBCeAcccCdDeCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CABC DBabAbAcEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB ED A            b                   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen                A    

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KOÇİNKAĞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,498 282,570 53 58 431 5884 52383

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 74 11 71,25 59 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECD BEDeCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEc D  ADbAbECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BeED EA AA DD  DBB             AD    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen eDAAEDe  de   A e C 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA EREL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,968 282,570 59 65 475 6656 59327

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 73 17 68,75 57 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADA E BBDDAEBCDeDDADAABdBEdDdBEaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal Ad bB D BADbAAECCeBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BeED EAD  EDeECDd              A     

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen dDAAED dDCBBdaADBAb 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,520 282,570 118 137 1454 20391 172812

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 50 26 43,50 36 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECAC    B  cac DeBCDDDABCAAEBcdeaCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAe bcBa AbcDEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB  DDAb  d    Dd   Ba          c  C   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen   eDcdAc c  B  AB  d

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 1 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARSLAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,370 282,570 29 31 248 3383 31229

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 17 10 14,50 36 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 84 21 78,75 66 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACcABBDDAaBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEBCcEcADCAAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAcBe aDEADAbEDccdDBBd  c B   dD   DE   

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e ebcDdADCaBEBAD ACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 2 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEM EREN ÇALIŞKAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,983 282,570 104 119 1151 16973 143643

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 55 24 49,00 41 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADA E BceDAaB DeDDeDAABCBceDdBdDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal edCbBbDE ADbAbECCbeA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E   e  bEAD         B  C                

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e AAcDBA CeBE d BA d

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN ÇAKMAKL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,048 282,570 139 162 2108 26076 224194

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 7 20,25 51 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 13,36 13,26 10,02

Toplam: 120 37 12 34,00 28 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADcCBAeBEA DABCbc ABC  cB d      c

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal   B c    A     CCAC      

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik Abe  DeADE   D  Dc    B    B            

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 1 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÇALIŞKAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,335 282,570 155 178 3057 32421 284567

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 26 26 19,50 16 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDAa D a dccDedEedD DDAeAABC becaB     

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCEeae  c bbc CC BA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik         b     e             B d         

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen a       D      D    

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,883 282,570 84 96 751 11071 96056

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 62 11 59,25 49 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDA ADACEABBDDAEBCDbDDeDAABCBcCDCBE CCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A CEBC  cADe A CC BA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAc e D  A                              

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d AAEDeADdBc  ADB  E

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CERENNUR KABAK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,490 282,570 92 105 881 12950 111587

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 62 26 55,50 46 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DA CACADECBA cEccDeBCDDDABCAAEBcCaa CcB 

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eAB  ecaEAbbDEbCCA B     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBcEDeAe  A DE Dd D BB   B   D     d  A

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CD  ADBdCd  bA abd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ETİRLİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,630 282,570 68 75 553 7936 70152

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 15 9 12,75 43 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 15 9 12,75 32 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 72 25 65,75 55 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDDeaBCDADDADAABddbCDCBEDCdA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEBa  BADb AECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBeEDaEbcebaDDECDdBd CB               

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen a AAcDBdeC ad Ac ACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YONTUÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,063 282,570 24 26 200 2489 23337

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 85 11 82,25 69 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEdDCbaCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CeBCE Ba ACcDEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBcEDDADEA  DEED CDc BBCBB   DC  a     

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CD eA B     DABECe

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT KUTLAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,050 282,570 17 17 149 1739 16603

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 90 18 85,50 71 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADbCB DBbAeDbBCDDDABCAAcBDCdDbCcBE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eABCbDcCEAbADE bCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBcEDeADEAA DEEDBCD BB C   A DCBDCAC  A

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCDEdADBACEaBaA ECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SÖYLEMEZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,630 282,570 57 62 462 6472 57579

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 72 10 69,50 58 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDbAaBCDeDDADAABCBECDaBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACC BCcE ADbAAE CCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBe   EA  AEDDECD                     

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen   A  D dDC a aA B CE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SU KAHYA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,590 282,570 100 114 1042 15180 128926

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 60 32 52,00 43 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECeCADaCBADBaADDABbeDDAcCAAEBaCCDd ABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eABCdD e A   abCCAba     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEebaDeA dc  a deBCD          DC D  C   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A dDEdADBd EeaDAdEed

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,960 282,570 12 12 124 1440 13650

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 90 9 87,75 73 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADAbE BBDDAEBCDADDADAABCBECDaBE CCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A e BCc  ADCA ECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAdBDEDDEADAAEDDE DBB BCBB    CD  A   A 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CeAbEDBA CBBE ADeACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ERİLMEZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,548 282,570 141 164 2154 26375 226753

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 40 26 33,50 28 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACAD  BAcBcA e cCDDDddCAAEccCaaa ABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAd b a cAb  EbCCAC      

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE   ca  E      D                       

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen eDeD  cDe     eAB a 

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ALP UÇAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,685 282,570 65 72 517 7355 65323

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 72 20 67,00 56 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACAD CBAcBEADDABCDcDABCAAEcDCCDaaABd

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABCEcBCEAaADEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  EB  Dec  bA DEEDd  dc B d B            

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CDEBADc CdcBaA  CA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN DENİZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,570 282,570 143 166 2236 26950 231832

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 43 43 32,25 27 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe edECACADaaBeDcaAeDAdbeb ABCAAb DbaaaCABa

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eAdCb ca AbcDE CeA e     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEa  DeAec A Dd ac    B       D     C   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADdDcce Bb E aDAd bc

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKİNTAN ÜLKEN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,990 282,570 81 92 721 10554 91704

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 17 12 14,00 35 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 68 31 60,25 50 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACb BBDDAEBCDeDDADAAcCcECDeBEaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCbBaD BAabbAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik bAEBcEDeEA A  DDc DdBd bc Bc  Cbd ADEb  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d bbdeB     d AaBAC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 3 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 2 1 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,148 282,570 124 143 1563 21458 182660

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 45 13 41,75 35 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe EbDACADA    BDDAcaCDeDDA AABCBEbDdBEaaaA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal      a  dA      CC A     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA  D D       DD    B         dD BA  C  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen      D b  B   A  A  

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BERRA KANAT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,183 282,570 69 76 558 7999 70709

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 70 18 65,50 55 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBEADD BCeDDABC AEBDCaae ABc

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABCEcde A   abCeAdB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB EDeA EAAeDE DBCD  B  BB A        E  

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CDddAD    B DAB Cd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜLER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,613 282,570 28 30 238 3268 30261

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 83 16 79,00 66 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBEADDABCeDDdBCAAEBDCaaaCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eAcCbcBCEAbADEACCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE c DeAeEA  DEEDBCDEBBBCBBBA    D      

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CD dAD dC   DAB CA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ GÖREN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,355 282,570 42 46 359 4985 44430

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 80 26 73,50 61 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe EbDACADAC ABBDDAaBCDbDDADAABCBECDdBEaCdA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCbeeDEdAbbAbECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EeEBDED EAeA bDDECDBBb CcBBA  CD    cdA 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen bDAA DBA CccEBAD ACd

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 2 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ KIR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,520 282,570 111 127 1296 18657 158317

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 53 26 46,50 39 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAEC CADE BAeBaAeDABCDDDeBCAAEB CC  CABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eA CbD a dCADEbCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik cEa   eADEd  DE cd D  B  c             e

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e  Dccb a    aDbe e 

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 1 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OLGUN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,105 282,570 135 156 1944 24726 211735

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 44 30 36,50 30 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAEbACADE   DBEADDeaCDDDABCAAcBDdaDbdAec

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAe    e A bc bCCACa     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  EB  De DE    E b  D           b        

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A ea Bc ed  a aAeEbd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF PİRHAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,903 282,570 98 112 1013 14673 125043

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 3 28,25 71 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 56 13 52,75 44 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACA   B DBbA DeBCDDDABCAAE DCaD CAB 

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  ABC cda dCcDEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  E   c cD      Ee  DE BBCa              

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen    D   DBd     A ECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SANDIKÇI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,710 282,570 14 14 133 1563 14718

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 92 20 87,00 73 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADEbBADBcADDABCDDDABCAAEBDCaDaCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CAeabcBCEAbbDEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBcEDeADEAAeDE DBCDd BB BBBA Dd DaACEB 

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCDddADedCEB DAB CA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 2 1 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DİKEN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,115 282,570 52 57 426 5812 51724

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 75 15 71,25 59 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDdCADACcABBDDAEBCDADDADAABCBbCcCBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCEdCc  ADbAcECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA Be b EA d EDDECDB    B               

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C eAEaBbDCBBEBA  AC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,168 282,570 137 160 2002 25265 216906

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 7 0 7,00 35 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 40 19 35,25 29 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDeCA     BB aA BCDAbeADeABCBEebCBc  Cb

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCbdC  de b AbCCeeA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E   e  DE     D                         

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C AA D    BB  A     

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRCAN ÖZTÜRK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,515 282,570 27 29 231 3200 29560

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 84 18 79,50 66 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCdcCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eABCEDdCEAbAbEbCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  EBEEDDA  AAeDEEDBCD BB CB       D      

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen AedDcdADBACdecDAcdCe

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TUNCAY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,270 282,570 85 97 768 11364 98418

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 64 22 58,50 49 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACeDACEABB DAaBCDeDDADAABdcbCDdBEaC A

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCE aD dADbAAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BeEDaEA A  DD CD                     

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d AAEDddcCacE Aa d E

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
423,110 282,570 7 7 70 648 6285

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 29 0 29,00 73 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 97 11 94,25 79 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADEbBADBEADDeBCDDDABCAAEBcCbaaCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CABCED aEAbcDEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDDADEAADDEEDBCD B    B   DC D ACE A

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCDEBADBACdBaDABECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KAPUCUOĞLU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,593 282,570 99 113 1041 15179 128922

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 58 24 52,00 43 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAbCACADECBeDBEcbDABCDDDA CAAEdcdCaCdABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eABCEcdaEACeDEbCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB EDe       E DB                      

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A bDEBd a a a aA dCe

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES PARLAK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,718 282,570 133 154 1898 24427 208869

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 43 24 37,00 31 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACA      B DAdcCDAeDADAABCdECDdBdDaCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCbdC   AcbbcbCCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAdde c Ee A  D                         

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen   AAcDc       A  e  

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERGÜN ATAY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,653 282,570 146 169 2315 27689 238544

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 37 23 31,25 26 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDbde     B D dcBCeADDADAABC ECDCBE  Cb

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdC eec        CCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik c  eD D  A   a eE ccB     d d           

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d eb De   B         

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 1 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,993 282,570 123 142 1521 21099 179250

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 50 30 42,50 35 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe bCDcCADAaEAeBbDAEBCeeDDADA dCBECDaBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal eea dee  dDbcbECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E   D    A   E D  D     cdd             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d AAEDdb  BcE AbBd c

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 2 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ALTINDAĞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,450 282,570 158 181 3362 34036 301123

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 1 8 -1,00 -3 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 23 43 12,25 10 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe aA CAb  b Bb BcceDd CcDaABCeAccDedDaCdcE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eeed D    b e cCeACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik edB   bde      d     c    c             

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ccecE b c     ede   

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 2 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EKMEKÇİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,470 282,570 127 146 1656 22212 189266

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 48 29 40,75 34 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDAdADACbcBBDeAdBCeADDADAABCBEbcaBEaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEB    AcCcb CCdBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E  ecE ccA   Eee   B      dA  Ca        

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d e  a    de   c  C 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL EĞİNCİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,988 282,570 145 168 2309 27631 238018

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 1 9 -1,25 -3 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 38 26 31,50 26 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADEbBAaBaADDABbDDbABdeAcBDaa  CABc

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal aAB  cBa A     CCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik cbBd         a d dba          c         

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen      eA       e    e

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 3 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖKSÜZOĞLU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,820 282,570 45 50 379 5266 46923

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 78 21 72,75 61 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe EbDACADAC ABBDbAaBCDADDAaAABCBECDaBEDeCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdaEBaD  Ab  A CCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBeEDbEADAA DDECDBB BCa dA  CD   DECA 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d eeED d CeaE A BeC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,040 282,570 75 85 650 9553 83556

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 68 23 62,25 52 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACcABcDDAaBCDADDADAABCBECDbBEDedA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCbB cc ADCbcECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BeED Eb   EDDE D            D   D    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CeeAEDed deBdaADBdC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH  *PICI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,195 282,570 128 147 1734 22894 195233

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 44 18 39,50 33 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACA   c BB  A aCDeDDADAABCBaCDaBEaC A

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal eeCbB   aADb   Cab A     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BeED       DD C  B     d             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen      D c  e   Ae  C 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ALAGÖZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,125 282,570 62 69 492 7009 62599

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 72 17 67,75 56 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAbCACADECBADBbAeDeBCcDDABCAAcBDCaaCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CAeaEcdCEAbADEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB  DeADEA  DE D CD  Bc                

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e bDE ADBA EB DA   A

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 1 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN DOKUR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,305 282,570 70 78 587 8426 74256

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 71 25 64,75 54 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADcC ADBEADDABCDDDAcCAAEdDCCDCCcBE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABCE aCEAbADEbCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBcE eAbEd  DEEe C  BBBC d    d        

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e dD eAcedCdaBcAB eA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 1 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE DÖNMEZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,693 282,570 151 174 2629 29608 255874

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 32 18 27,50 23 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECAd       B AbcecCb DeBCAAEBcCaD CABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal          Ab DEbCCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik e    Dc                                 

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen    D  dDcc     Ae   

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL SARITAÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,660 282,570 109 125 1276 18433 156284

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 53 25 46,75 39 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDdCADACcABceDAEBCeeDDADAABCccCDbBEaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCaBaDEcAabbAdCCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik bAcBe    AD  EDD   BB    a              

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen   ed D  D        d  

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 1 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,995 282,570 72 80 597 8635 75923

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 70 23 64,25 54 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBEADDeBCDDDABCAAEBDCdaeC BE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAdC c aEAbADE CCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB EDeAbaedDcEEcBC            d D      

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen eDbDEBA e dEBcDAB Cd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇETİN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
410,013 282,570 10 10 104 1132 10594

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 94 16 90,00 75 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDeAaBCDeDDeDAABCBECcCBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACCEBCcdBADCAAECebBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAcBDEDDEADAcEDDECDBBEBd  BA   D  ADE   

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CDeAEDBeDCBBdBADeACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 1 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,948 282,570 66 73 545 7881 69748

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 70 16 66,00 55 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe bCDACADACEABBDaAaBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCEBCD dADCAAECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EecBe DD   A  D   D       a             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CDAeEDB DCcc  baBdC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 1 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN EFE KÜÇÜK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,565 282,570 77 87 676 9939 86837

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 67 24 61,00 51 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACc   B cBEAcbABCDDDABCAAbeDebaCCABb

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eABCcca EAbcDEACCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBcEceA EA  DEEDBC           D    ACE A

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CDEeA   CEa cABaCA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ABACIOĞLU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,995 282,570 78 88 697 10200 88899

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 66 21 60,75 51 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADEbBADBacDDd CDDDeBCAAEdDCaaCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eAdCE dCEAbcaEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB EDeA EAAD E D  D                    

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A  DEBAb Ab e aABdeA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TEKİN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,365 282,570 58 64 470 6602 58907

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 73 16 69,00 58 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe EbDACADAbEABBDDAaBCDeDDADAABCBECDaBEaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACCEBCeE AcbAAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAdBeE  EA   EDD  DB      BA     dADcCA 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e eA D     B  A BdC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 1 1 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN DURU ERBAŞI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,668 282,570 67 74 551 7928 70101

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 11 10 8,50 28 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 16 11 13,25 33 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 71 20 66,00 55 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBdADDABCDDDABCAAEBDCaaCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CABCEcdCEACcDEACCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEeE DedaEA aDEEe ab  B adB   DdB CAC   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen   eD Bb             

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 3 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YÜCEL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,498 282,570 93 106 929 13515 116141

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 58 13 54,75 46 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDAbADACEABBeDAEaCDeDDAaAABCBECDCBEDC A

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal Ad  caD  Ac              

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA B EbD A    DD C  B                   

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e eA DcA  BB  ADBACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZTÜRK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,615 282,570 88 100 779 11480 99377

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 65 26 58,50 49 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEdBBDDAaBCbADDADAABCBECaaBEaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AddEeae  ADbdAECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik bb BeEcDEA A EDD CD BcB B B             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen be d e  D B daADaAC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 1 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,083 282,570 74 83 633 9214 80851

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 5 23,75 59 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 66 14 62,50 52 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDAdA A c B e A BCDeDDAaAABCBECDCBE    

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCEaaD  ADb AECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik dAEBD DDEA A EDD  DdBa  BB     D        

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C AA DBb CBBd AD   E

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜNAYDIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,285 282,570 11 11 115 1297 12125

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 91 9 88,75 74 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDeCADACEABBD  EBCDeDDADAABCdECDCBEDCCb

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCE C   ADbAbECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBDEDDEADA EDDECDBB BCBBB B CDb AD    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C AAED ADCBBd AD AC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 1 1 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TAHA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,230 282,570 50 55 403 5566 49563

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 76 17 71,75 60 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAEC d DEbBADBceDDABCDDDeBCAAEdDCCDCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal ecBCEDBCdAb DEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  EBEEDeADEA  DE DB  b B       D         

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A bDEdADBdCdBBDAdECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER ÖZÇELİK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,863 282,570 153 176 2819 30951 269437

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 29 19 24,25 20 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe dCD CAD a    DcccBCDeDedaAAdCBECDC cD CA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A   e   d      CCC A     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E     c      E      d                   

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e  b        c A   d 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT YILMAZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,653 282,570 87 99 776 11473 99329

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 65 28 58,00 48 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe cCDACADAbEb BeeA BCDeDDAaAAcCBdecbBdDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCbBC EcADbcAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BDEDDbAe AEDD CD B B                 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen eDAbcDBbDCeBEaA Bd c

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,233 282,570 35 38 276 3723 33788

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 82 18 77,50 65 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBaCaaaCcBE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eAc cDBC AbADEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBcEcDA cAA DEcD CDEBBaC d A           

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADaeEBADBdCE BDA ECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 2 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALTIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,188 282,570 154 177 3015 32229 282654

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 11 10,25 26 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 26 24 20,00 17 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDeCA A c  B cdaB DdcbdD AB Bbd        

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCb acE        CC A     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E  Bc a       e    B     dd             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e AAE   a a   Ac    

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 2 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMİN BALCI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,028 282,570 96 109 950 13821 118488

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 3 24,25 61 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 17 0 17,00 43 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 56 8 54,00 45 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACA     B     BCDecDADA aCBEC CBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCb  c  AD A ECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBD D EA A  DD CDBBE C                

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d A Ea   C          

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ATMACA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,530 282,570 126 145 1652 22189 189130

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 44 13 40,75 34 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACA d E BB  AaBCDeDDeDAABCBECDaBEaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AC E CcE AebebECCCaA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E  eD                     B             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen               A     

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,858 282,570 86 98 774 11438 99037

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 64 22 58,50 49 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBadbDABCDDDABCAAEcDCaaCdABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eABCEe aEAbADEACCACd     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB  DeA E   DE Dd b                    

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e bDEB DBb dd DA dCe

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 1 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YUSUFOĞLU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,703 282,570 80 91 716 10415 90724

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 65 18 60,50 50 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABB eAaBCDADDAeAABCccCDCBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal  eC BC   A b bECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E aBeEDaEA  AEDD  DBB                   

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen   AdEa dD BedaADBdC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,770 282,570 95 108 940 13665 117336

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 61 26 54,50 45 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDAaADACEABBDadEBCedDDADAABCBECDaBEDCae

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal Ae EBaD aAbaAAECbCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEebEDe ADAd DDcCbB a Cc  A            

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e ebEDB           e 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 2 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ SU ŞEN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,780 282,570 82 93 723 10592 91990

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 65 20 60,00 50 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADcCBbDBEADD BCDDcABCAAEBDC a   BE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eAeCbc a Ab DEbCCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE c DeAeEA e   D     B  BB A          A

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCD dADB ddBcDAB CA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BULANIK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,428 282,570 5 5 55 487 4752

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 99 10 96,50 80 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBEADDeeCDDDABCAAEBDCbDCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eABdEDdCEACADEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB EDeADEAADDEEDBCDEBBa  B   DC D AdE  

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCDcBADBACEBBDA ECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 1 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR GÜL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,065 282,570 55 60 448 6171 54977

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 15 11 12,25 41 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 15 11 12,25 31 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 77 27 70,25 59 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDdCADACEABBDDAEBCDADDADAABCBEdcCBEcCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AddEBCe eADbAAECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBDEDDEbeA dDDbbaBB ebaedA            

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d AAEDddDCBedaADBACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 5 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZTÜRK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,375 282,570 16 16 144 1681 15900

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 91 19 86,25 72 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEcDeaDeCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABCEcdCdACcDEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBcEDDADEAAeDE DBC dBBBCB  A D  DCAC   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen AeCDcdADBACacBeAeECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARAÇAM 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,708 282,570 15 15 134 1565 14721

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 89 8 87,00 73 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABdDeAdBCDADDADAABCBECDCBEDCC 

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEBC EBADb AECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAE DED EA AA DDECDBB BCcB AB     A c   

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C AAEDB  CBB BAa ACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 7 1 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 1 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,868 282,570 107 123 1220 17790 150681

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 54 25 47,75 40 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DcECAdAD CBAeBaADDeBCDDDABCAAEcDCaaCCABd

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAeC   a Ab cEcC ACe     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik e B EDeA     DEbD   a B C               

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A bD  ADBb de DAe  A

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 1 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SUDE DURMAZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,895 282,570 46 51 387 5374 47890

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 78 23 72,25 60 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DcECACADaCBADBaADDbBCDDDABCAAEBaCbaeCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABCbDca ACcaEbCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE  EDeA EAA DdEDBCe BB     A      A E d

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCDEBADBcCEBaDAaECb

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 1 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL AZRA AYTEKİN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,558 282,570 39 42 310 4291 38728

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 80 18 75,50 63 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECAdADECBADBaAbDeBCDDDABCAAEBDCCaaCABa

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eAeCEcBCEACbDEACCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE  EDeADEAeDDEEDaC   B       D         

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CDcBADBACEBaDABECd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL UYAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,443 282,570 49 54 401 5537 49368

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 76 17 71,75 60 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACAD CcABBDDA BCDeDDeaAABCBECDdBEDedA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal  e EdbD  AD AAECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BDEDaEA AAEDbECD  E C             CA 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen bDAAcDeADCBB BADeACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ARSLAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
442,050 282,570 2 2 29 252 2542

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 9 0 9,00 90 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 103 9 100,75 84 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBaCaDCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  AB E BC AaADEACCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBcEDeADEAADDEEDBCDEBBB BaB CDC DCACEBA

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCDceADBACEBBDA ECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÖĞEZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,813 282,570 19 19 151 1747 16728

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 89 13 85,75 71 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADEbBADBEADDbBCDDDABCAAEBDCbDCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eABCEDBCEAbcDEbCCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDDA  AADDEEDBCD B  C e        A   A

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADbDEecDBACEB DAeECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 1 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN GÜRSOY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,603 282,570 83 94 743 10947 95013

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 64 18 59,50 50 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDbAaBCDeDDADAABCBECcaBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACCEBacEdA bAbEC         

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA Be  DE  A  DD    B               bC  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e AA DedDCc  aAa ACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN KIZILKAYA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,435 282,570 120 139 1479 20595 174791

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 47 16 43,00 36 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACAac BAD d aDe  DD ABCAAEB Ca      

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABCEcaaEAbbDEACC        

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEE eA  d  D  D  D  Bc B             A

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A dD           A    

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 1 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,530 282,570 51 56 411 5648 50327

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 77 21 71,75 60 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDDAEBCD  DADAABCBECcCBE eCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCbBCDEcADCbbECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik cAEBDED EAD b DDEC  BdcC d  c e C     A 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C AbEDeA CeBd AaeACb

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 1 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ANIL ŞİMŞEK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,975 282,570 130 150 1844 23976 204840

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 42 18 37,50 31 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECAa        cbDDeBCeeDdBCAAEcD aaCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABCE BaEAC  EbCCAdB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik A        E      D aD                    

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen c CD eb        A   A

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 1 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÖZTÜRK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,228 282,570 134 155 1941 24703 211506

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 11 11,25 28 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 43 28 36,00 30 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe c beACADE  ADBc   AedDb d   c B C   bABc

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CAcCEc C A AD bCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEc EDeAD A   E  dCD BB C           C   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e dac dbeAd    Aed d

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 1 2 14
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KILIÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,778 282,570 101 115 1096 15970 135418

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 55 18 50,50 42 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACA   c BcD A BCD DeADAABCdECcaBEDCdA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCbBCDE AcbcbEeCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA Be D  A        eB                    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen b AAEDBA  BB  A e CE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 1 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜ AKDAĞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,013 282,570 79 90 714 10360 90263

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 65 17 60,75 51 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADEC ADBaAeDABCDDDABCAAEBDCaDCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eABCbDaaEAbceEbCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB  DeADE   DEEeB    a  BB             

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e eD eA        A  C 

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 1 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT BALIKÇI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,820 282,570 147 170 2335 27829 239931

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 4 22,00 55 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 37 24 31,00 26 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECed       B ADcABCDDDABCAAEB Ca    BE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CABC e aEdbcc bCCACc     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik bbd aDeb     D                          

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen eDdDbab        A   b

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,495 282,570 97 111 983 14328 122505

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 11 10 8,50 28 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 61 30 53,50 45 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACcbBBDeAdBCDAcDADAABCBECDaBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCbBae cADbcbECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAcBDbbaEAcbe DDbCD B   a d    D        

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e ed DB D e   AD e  

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 1 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ÇAKAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,643 282,570 157 180 3152 32992 290634

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 7 11,25 28 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 5 0,75 4 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 22 19 17,25 14 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DccC      B    b DeBec DdB AA   C    ABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal e  e        e  Ce dB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  EB  DeA a  eD     a          D         

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen   eD  e       e     

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,878 282,570 38 41 297 4141 37580

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 80 16 76,00 63 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBaADDABCDDDeBCAAEBcdeaaCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eABCEDcC AbcDEbCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDeADEAADDEED CDd BB      D  D      

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CD BbDBA dB DA   A

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAMİL ESAT ERASLA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,925 282,570 117 136 1443 20305 172053

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 51 29 43,75 36 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECaACADAbccBBeeAEBCDeDDADAABCcECaCBEaCdd

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AddbBaDEcADbbAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAcBDdDcbb A EcDd                       

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C eb b        A     

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,850 282,570 131 151 1847 23998 205054

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 45 30 37,50 31 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECAdc   B  edADDdBCeDDdBCAAcBcCeDCdcBE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal ebaCaecaddbbcEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBE  ee E   DE       B                 

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A dDEdA       bA  Cb

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KILIÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
435,648 282,570 3 3 41 356 3584

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 102 13 98,75 82 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe aCDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCbBaDEcADCAAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBDEDDEADeAEDDECDBBcBCBBBAB CDC AD CA 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen bDAeEDBdbCee BADBACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİRAY COŞAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,783 282,570 150 173 2622 29588 255723

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 13,36 13,26 10,02

Toplam: 120 31 13 27,75 23 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACA c    BaAaDAaCDcDABCAAE DCaDCaA  

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal deBeE da A     CC        

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  E     d                                

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA HAMZAÇEBİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,358 282,570 138 161 2022 25420 218267

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 40 19 35,25 29 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECD CAD  E BBD AEBCD  DADAAB  bCcdBEadCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A C d c  A  cb CCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E   D   cc A d e   d                    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d eb DB   B   A   b 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR KARİOĞLU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,705 282,570 108 124 1273 18423 156203

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 57 42 46,50 39 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DcECACADcCBAccbAcDAaCeDDeBCAAEBDdaaeCdBE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal bAeCEecCEAbbDaACCAeB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBcE eAeEAb Dd De  a     c        AC   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ebdcEaADedCaBBbAedCd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 1 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR ÖLÇÜCÜER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,535 282,570 60 67 479 6704 59838

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 2 28,50 71 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 73 18 68,50 57 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECA  DE B D aA DABCDDDABCAAEBDCC  d BE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAeabc aEA ADEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE E DeADEA  DEEcB DEc   B  A DC D AC   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e CDEdADBdCcBabA dCA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT AYHAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,353 282,570 94 107 931 13543 116368

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 60 22 54,50 45 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADAab  BeDAaBCDeDDADAABbBECDaBEaeCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEBaDc ADbdbECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAcBDE   A d  DDE DB      a             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C cAEDd   B d A  eC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ BİRİNCİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,773 282,570 13 13 126 1456 13734

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 92 17 87,75 73 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBEAeDABCDDDABCAAEBDCCaeCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAdaEc  EACbDEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDDADEAADDEbDBeDEBBaCBB A Dd  bAC B 

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCDEeA e CEBcDAB Ce

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 2 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 1 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL AYDINER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,195 282,570 71 79 588 8444 74386

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 2 31,50 79 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 66 6 64,50 54 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADA EABBD AEBCDeD A A BC ECDbBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A   B    ADb AECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA Be    A A   D C BB   B               

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CeA  D  cCBB BADBACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 0 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLAY GÜLCE 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,480 282,570 33 35 264 3600 32785

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 82 16 78,00 65 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDDAaBCDeDDADAABCBECDaBEDCCc

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCEBaDEBADCAAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA  ed   ADAAaDDECDBB B eaB             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CDeA DeADCBB aAceACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 2 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN DİNSEVER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,653 282,570 110 126 1277 18434 156295

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 53 25 46,75 39 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACAD CB DBaADDeBCDDeABCAAEBDeaeC ABc

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal bA C bcC ebe EbCCAb      

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  EB  DDA cA  DE ec    B   B   Da        

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADdD ebb b     A  Ce

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY ŞENGÜL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,188 282,570 140 163 2137 26254 225646

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 40 24 34,00 28 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACA A aABB ecEBCD DDeDAABCcbCDCBEaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A   ee   deCd ECCaBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik d   D        d c          c             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen b AcbD   e    Ae dd 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM YILDIZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,173 282,570 142 165 2165 26466 227452

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 5 23,75 59 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 39 22 33,50 28 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECbCADc   DB A DABCDDDA CdAE cCa   ABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  e d   a cbcDEbCCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE c DDe a     dD    d   e              

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen   eD   ccA     A    

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA AKIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,005 282,570 144 167 2308 27629 237995

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 38 27 31,25 26 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACA     BB  AcBbeADDeDAABdBbCDa    Cc

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal  eb eacce    AbCCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E   D DbEA A  aDc  d      d             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C ecEcB   ee  Ac    

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA SAĞIR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,423 282,570 106 122 1191 17468 148053

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 54 22 48,50 40 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECAdbD b ADBEADDABCDDDABCAAbBDCbDCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  edCE ca AbAcEbCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE    D  Ed     DB   cB                 

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADdebd bcdd    A  C 

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA ŞAHİN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,795 282,570 31 33 253 3451 31686

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 82 14 78,50 65 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe E DACADACEABBDDAEBCDeDDADAABCBcCDCBEDCC 

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACeEBaDEcbDbbAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBDEbbEA A dDDECDdB BCBBB    D B   C  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen eD AED A C    ADc C 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUANAÖZ DEMİR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,528 282,570 63 70 509 7249 64393

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 70 10 67,50 56 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDDAE CDADeADAABCBECcCBEDaCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCE      Db AECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E dBeED EA A EDD CD B  C BB           A 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen  DA  D   CB  cA  dC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA Y VUZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,245 282,570 40 43 314 4310 38982

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 81 22 75,50 63 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADbCBADBEADDeBCDDDAaCAeEdDCCaCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eedCbDaCEAbcDEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB EDeADEAA DdEeBCDEBB  BB A           

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A eDcdbDBACEBaDAcECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞSEM ÇALIK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,605 282,570 103 118 1142 16830 142542

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 56 27 49,25 41 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe EdDACA   c BBD AaBbDeDDADAABCBECDaBEaaCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCbdC  BAcbAbECCdBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAa eE   A b  DDECDBB   Be A            

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e AbcD c Cead AaB   

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR BIYIKOĞLU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,790 282,570 132 153 1874 24214 206969

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 43 23 37,25 31 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACAD C   Beb cBCD eDeDAABCBECDbBE    

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdC d e BA     C         

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik cecBeEDaEA A  Db               e   c    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e AAEaBd  ead AD A  

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
VEHBİ SAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,085 282,570 125 144 1637 22086 188103

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 2 19,50 49 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 43 10 40,50 34 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAbCACAD CB DB ADDABCDDDd               

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABCE                    

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  EBEEbb  EA  DE D  D                    

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen Ac DceADB Ca  cAB  A

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 1 1 14
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
VELİT ESMERAY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,000 282,570 152 175 2772 30702 266646

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 33 33 24,75 21 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe cbbAdb     Be c  BCD DDADAABCdEdcbBEcbbA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AedacacEe bb cECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E   DED  A     c    B    c              

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen   AA cdbe ee   e    

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 1 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN ABUT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,443 282,570 64 71 510 7256 64476

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 72 19 67,25 56 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADcEAbDABCDDDABCAAccDCaDadABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  AdaEc a ACdcEbCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDeA EA  DEdDB DEBB  B              

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CD Bb BbCEBB A  Cd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAAN MUTLU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,243 282,570 34 36 266 3621 32979

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 83 21 77,75 65 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACeDACEABcDDAcBCDADDADAABCBECDbBbeCaA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCbBd  dA bAbECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BDED EADAAEDDECDdB c       CDC ADE A 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CDAbEDdADCeBEBAceeCE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN EYLÜL OLCAY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,118 282,570 25 27 203 2557 24015

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 84 9 81,75 68 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDbAaBCDADDADAABCBECcdBEDCdA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal Ad EB    ADCAAE CCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA  eED EA AAEDD  DBB  C BBA      AD    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CD AcDBADCBBEBA BeCE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA EŞKİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,760 282,570 136 157 1952 24787 212330

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 44 31 36,25 30 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACAD  BA B AeDAeCDDDeBCAAdcDeaaC Aed

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAda b b  CccEbCCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  EBc bbAbE                c         d   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e CDEBe db    DAedCe

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPO 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,900 282,570 43 48 362 5036 44873

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 80 26 73,50 61 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe EeDACADACEABBDDAEBCDbbDADAABCBECDCBEaCC 

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEBCcEaAcbdAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik bAEBDEDbEAed EDDEC BBEBC acA  dD        

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen deAAEDBdcCeedaADcACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 1 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SEVE R 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,990 282,570 73 82 613 8937 78395

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 69 22 63,50 53 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBA BEADe BCDDDABaAAEBcCdD C BE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  ABCbDae Ab D bCeACe     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE cEDDA d A D EDBCDdBB Cd       D ACE  

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e eDEBAcebCdB   B eA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT YAŞAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,345 282,570 149 172 2510 28987 250281

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 35 25 28,75 24 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACA    A d cAcaCDAccADAABCcECcaaEaCdA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCbBacEdADb b CCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik  A            D                         

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d becDd             

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ ŞAHİN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,543 282,570 114 133 1344 19291 163624

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 54 35 45,25 38 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADA cABBDeAdBCDeeDAbAABCccCDbBEaCbA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCEe D BAcbAbECCbeA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik Ee  c DDdAD   De    d         CDa       

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen ecAbcDeA CdedaAaBdC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 2 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE TEMEL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
456,535 282,570 1 1 11 110 1010

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 107 6 105,50 88 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDDAbBCDeDDADAABCBECDCBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACCEBCDEcADCAAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEBeEDDEA AAEDDcCDBB BC aBAB CD  ADECA 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CDAAEDBADCBBEBADBACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İSA ŞEKER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,283 282,570 23 25 196 2469 23176

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 86 15 82,25 69 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDDAEBCDeDDADAABCBECcCBEDeCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AeCbBacEcADbcAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAcBD DDEA  AEDDEC  B   B     CD  AD    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen aDAAEDBADCeBdBADdACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİD NABİ ÇELİK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
420,510 282,570 9 9 78 734 7010

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 97 14 93,50 78 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDDAEBCDbDDe AABCdECcCBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACCEeCDEcADbAAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAEeDEDDEADAAdDDECDBBEBC BBABbCDC A     

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen CDeAEDeADe BEaADBACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 7 1 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AKAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,393 282,570 37 40 289 3998 36282

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 80 14 76,50 64 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADEbBADBdADD BCDDDABCAAEBDCbaeCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABCEDB  AbcDEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEeEc eA bAADDE D  D  B  B     C     E  

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCDEBADBd  BaDABECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA IŞIKER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,995 282,570 18 18 150 1742 16636

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 89 14 85,50 71 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DdECACADECBADBEAbDe CDDDABCAAEB dCaaCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAB bD a AbcDEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AbB EDeADEA DDEEDBCD BBBCB  A DCB  A    

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCDEeADBACEBBDABECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELKATMIŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,083 282,570 113 130 1319 18962 160857

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 51 21 45,75 38 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECAC D bBcDBaADeAabDDDeBCAAEBDCaaaCABc

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  AB  Dea  b DE CCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDDAbEA     D        B              

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen   CD  ca   d   A dd 

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARIBAŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,618 282,570 44 49 366 5085 45154

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 77 14 73,50 61 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDDAaBCDbDDADAABCBECDbBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A CEBCe  ADbeAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAcBeEDbEA A EDDbCD   BCB               

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen   AAcDBc de EBA BAC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAĞMUR UÇAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,323 282,570 61 68 490 6983 62392

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 158 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 28,71 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,25 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,73 1,78 1,50

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,96 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,10 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 10,04 10,06 8,33

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 11,84 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,46 0,96

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 13,36 13,26 10,02

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,90 2,87 1,95

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,01 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,64 2,56 1,58

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,55 7,43 4,73

Toplam: 120 72 17 67,75 56 59,66 59,47 47,84

TYT Türkçe DcECACADECBAcBaADD BCDDDABCAAc cCa aCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  A  E  a A ADEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEEDeADE AeDdEeBCD  BB B  A           

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CDcBADcdCEc DA  Cd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATURALP YANGÖZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,185 282,570 6 84 640 9350 82030

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 12 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 29,79 28,72 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,90 1,78 1,50

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,60 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,21 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,88 10,06 8,33

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 11,67 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,65 1,46 0,96

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 12,31 13,26 10,02

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,94 2,87 1,95

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,54 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,98 2,56 1,58

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,46 7,43 4,73

Toplam: 120 67 18 62,50 52 60,44 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBA BEAeDeBCDDDABCAAEBceaaCC BE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CABCEe a AbccEdCCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB  DDAcE   D EDBCD                    

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCDEBAbBbCa   A  Ce

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKPOLAT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,938 282,570 3 47 361 5032 44838

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 12 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 29,79 28,72 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,90 1,78 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,60 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,21 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 11,88 10,06 8,33

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 11,67 11,80 9,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,65 1,46 0,96

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 12,31 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,94 2,87 1,95

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,54 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,98 2,56 1,58

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 6,46 7,43 4,73

Toplam: 120 78 19 73,25 61 60,44 59,47 47,84

TYT Türkçe DAEaAddDEC ADBdA DeBCDDDeBCAAcBDCCDeaABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CABCEDBCEACADEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBEE eADEAADbE DBC E BBCB          CE  

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A bDEdA e Cd  aAcdCe

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ KOÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,873 282,570 9 117 1108 16144 136911

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 12 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 29,79 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,17 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,90 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,60 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,21 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,88 10,06 8,33

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 11,67 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,65 1,46 0,96

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 12,31 13,26 10,02

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,94 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,54 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,98 2,56 1,58

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 6,46 7,43 4,73

Toplam: 120 56 22 50,50 42 60,44 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACbbdBDDAaBbDeDDADAABCBECDaBEadCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEeCcEBADbbAECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA ea Deb    E Da  BB  C                

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen      D        Ae eC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YAVUZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,845 282,570 5 81 608 8805 77345

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 12 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 29,79 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,17 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,90 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,60 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,21 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,88 10,06 8,33

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 11,67 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,65 1,46 0,96

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 12,31 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,94 2,87 1,95

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,54 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,98 2,56 1,58

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,46 7,43 4,73

Toplam: 120 69 22 63,50 53 60,44 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADaCBcDBEADD BCDDDeBCAAEcD daeaAec

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  ABCEDBCEAbdcEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEe EbaADE  DDEED  D  B  a          C   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADaD dA BAC a DABaeA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN SOYTAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,063 282,570 8 95 749 11051 95829

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 12 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,79 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,17 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,90 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,60 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,21 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,88 10,06 8,33

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 11,67 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,65 1,46 0,96

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 12,31 13,26 10,02

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,94 2,87 1,95

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,54 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,98 2,56 1,58

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 6,46 7,43 4,73

Toplam: 120 65 23 59,25 49 60,44 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADAbEABBDbAEaCDADDADAABCBbCDaBEaCdA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal c CEBac  dDCbAECCCaA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik dAEBeEab A A EDb CDBB  C  B          C  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen C e  DB D B   A ddbd

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM DEMİRCİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,800 282,570 4 66 477 6679 59524

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 12 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,79 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,17 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,90 1,78 1,50

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,60 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,21 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,88 10,06 8,33

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 11,67 11,80 9,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,65 1,46 0,96

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 12,31 13,26 10,02

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,94 2,87 1,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,54 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,98 2,56 1,58

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,46 7,43 4,73

Toplam: 120 73 17 68,75 57 60,44 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADEbBADBcAbDeBCDDDABCAAEBDCdDeCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABC cBCEAbbDEACCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB  DeADEe  DE  B D  B       D     C   

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CDEeA B CcBabA  CA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ARDA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,488 282,570 7 89 709 10283 89617

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 12 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 29,79 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,17 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,90 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,60 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,21 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,88 10,06 8,33

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 11,67 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,65 1,46 0,96

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 12,31 13,26 10,02

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,94 2,87 1,95

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 1,54 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,98 2,56 1,58

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,46 7,43 4,73

Toplam: 120 67 25 60,75 51 60,44 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADbCB DBaADDeBCDDDABCAAEBaCeDCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAdCEccC eCcDEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEccEDeA Ed DDd cBCD                    

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADCDEBb edddc DA Eee

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GENÇAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,748 282,570 2 44 335 4587 41257

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 12 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,79 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,17 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,90 1,78 1,50

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,60 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,21 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,88 10,06 8,33

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 11,67 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,65 1,46 0,96

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 12,31 13,26 10,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,94 2,87 1,95

Kimya 7 5 0 5,00 71 1,54 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,98 2,56 1,58

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,46 7,43 4,73

Toplam: 120 79 17 74,75 62 60,44 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACEABBDDAaBCDeDDADAABCBbCDaBEaCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdCEBac   cCAAECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BeEDDEA A EDDEdDBBb CBBB             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen e AbEaBADCB E AbBeC 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİLSU BADUR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,443 282,570 11 132 1329 19086 161965

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 12 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 29,79 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,17 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,90 1,78 1,50

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,60 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,21 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 11,88 10,06 8,33

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 11,67 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,65 1,46 0,96

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 12,31 13,26 10,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,94 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,54 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,98 2,56 1,58

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 6,46 7,43 4,73

Toplam: 120 49 13 45,75 38 60,44 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDAdADACEABB DAcaCDbDDeDAAc BECDaBEDCCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal A CEBaeEcAb      CBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E  BeE   A     D  D B     d             

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen               A  A  

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,453 282,570 12 158 1956 24829 212828

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 12 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 29,79 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,17 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,90 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,60 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,21 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 11,88 10,06 8,33

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 11,67 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,65 1,46 0,96

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 12,31 13,26 10,02

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,94 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,54 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,98 2,56 1,58

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 6,46 7,43 4,73

Toplam: 120 43 27 36,25 30 60,44 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDAdADAbEABBDDAcaCedDDADA BdcECDae aC A

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal Ada Ba  c cbAbECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik E EBeE e d A E D  Dd                    

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen d    e        A  ed 

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL UÇAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,860 282,570 10 128 1308 18792 159509

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 12 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 29,79 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,17 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,90 1,78 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,60 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,21 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,88 10,06 8,33

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 11,67 11,80 9,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,65 1,46 0,96

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17 12,31 13,26 10,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,94 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,54 2,01 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,98 2,56 1,58

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 6,46 7,43 4,73

Toplam: 120 52 23 46,25 39 60,44 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADB ADDeBCDDDdBdAAEBDC DdC ed

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal  Ad EcaeEAb DEACCACa     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik bE d be  EA  DE DdbDc B   c    b     E  

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A  b              b 

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 3 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA BAYER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,188 282,570 1 22 175 2106 20052

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 12 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,79 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,17 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,90 1,78 1,50

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,60 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,21 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,88 10,06 8,33

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 11,67 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,65 1,46 0,96

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 12,31 13,26 10,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,94 2,87 1,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,54 2,01 1,20

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,98 2,56 1,58

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 6,46 7,43 4,73

Toplam: 120 87 13 83,75 70 60,44 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBADBaADDABCDDeABCAAEcDCaDbCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eABeEeBCEACADEACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE EEDeAaEA  DEED CD BB  B         A    

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADdDcBADBACdBBDABECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN TURAN 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,868 282,570 8 131 1322 19003 161215

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 11 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 27,70 28,72 24,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,80 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,45 1,78 1,50

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,82 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,30 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,36 10,06 8,33

Matematik-1 30 5 11 2,25 8 11,34 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,45 1,46 0,96

TYT Matematik 40 5 11 2,25 6 12,80 13,26 10,02

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,32 2,87 1,95

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,43 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,09 2,56 1,58

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 6,84 7,43 4,73

Toplam: 120 53 29 45,75 38 55,70 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDdCADACEABBD AEBCD aDA AABCB Caae D CA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal eedE CD BAcbdbcCCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik ccEBeaD  caAddaa   B    d               

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen  cA ED dDeaaE  DBA E

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 2 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARAYEĞİT 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,263 282,570 6 110 959 13968 119611

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 11 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 27,70 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,80 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,45 1,78 1,50

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,82 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,30 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 8,36 10,06 8,33

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 11,34 11,80 9,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,45 1,46 0,96

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 12,80 13,26 10,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,32 2,87 1,95

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,43 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,09 2,56 1,58

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,84 7,43 4,73

Toplam: 120 61 30 53,50 45 55,70 59,47 47,84

TYT Türkçe DdECeCdDE BeDBaAaDddCDDaABCAA BD dDaacBE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CAdeEcBaEAbce baCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB aDeADEA cDE DBCD  B       D         

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e bD eADB dEB aABECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU GÜNDEYERLİ 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,363 282,570 10 152 1860 24093 205955

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 11 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 27,70 28,72 24,76

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 11,34 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,45 1,46 0,96

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 12,80 13,26 10,02

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,32 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,43 2,01 1,20

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,09 2,56 1,58

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 6,84 7,43 4,73

Toplam: 120 40 9 37,75 31 55,70 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECAC DECBA BaAeDdBdDDDABCAAEBcCdaCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Matematik  EB EceA E                              

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A  D B           E  

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DUA SADİOĞLU 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,960 282,570 4 77 565 8044 71006

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 11 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,70 28,72 24,76

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,80 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,45 1,78 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,82 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,30 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 8,36 10,06 8,33

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 11,34 11,80 9,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,45 1,46 0,96

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 12,80 13,26 10,02

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,32 2,87 1,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,43 2,01 1,20

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,09 2,56 1,58

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 6,84 7,43 4,73

Toplam: 120 71 23 65,25 54 55,70 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADEbBADBaADDeBCDDaABCAAcaDCaabdABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eee b  a Abb EACCACB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE EEDeA  AA DEED C  BB  BB A  e   A E  

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CDE ADBbCEBcbA ECe

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDANAS HAÇAT 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,258 282,570 11 159 1961 24866 213186

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 11 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 27,70 28,72 24,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,80 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,45 1,78 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,82 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,30 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,36 10,06 8,33

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 11,34 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,45 1,46 0,96

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 12,80 13,26 10,02

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,32 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,43 2,01 1,20

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,09 2,56 1,58

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 6,84 7,43 4,73

Toplam: 120 42 23 36,25 30 55,70 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADca A BaADDeeCcDDAB AAEBDCaD CAdc

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal aAcCEDBCEA beEACeAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik  Ed   c                 bd              

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen e a   A       c    c

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Sıfat Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YUSUF TAŞ 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,775 282,570 3 63 468 6564 58501

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 11 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 27,70 28,72 24,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,80 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,45 1,78 1,50

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,82 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,30 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,36 10,06 8,33

Matematik-1 30 19 8 17,00 57 11,34 11,80 9,06

Geometri 10 5 3 4,25 43 1,45 1,46 0,96

TYT Matematik 40 24 11 21,25 53 12,80 13,26 10,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,32 2,87 1,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,43 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,09 2,56 1,58

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 6,84 7,43 4,73

Toplam: 120 78 37 68,75 57 55,70 59,47 47,84

TYT Türkçe DAEbAdADcCBbDBEAbcABCDDaAdCeAEdDCeaCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal CABCEcBCEAbdebACCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBcEDeAcEAADDEEDBCDcc d aaB C  BDdACEed

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen ADaDEeADBACceBDAebdd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 2 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 2 1 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GEZEN 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,750 282,570 2 37 270 3667 33365

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 11 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,70 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,80 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,45 1,78 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,82 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,30 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 8,36 10,06 8,33

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 11,34 11,80 9,06

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,45 1,46 0,96

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 12,80 13,26 10,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,32 2,87 1,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,43 2,01 1,20

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,09 2,56 1,58

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 6,84 7,43 4,73

Toplam: 120 82 18 77,50 65 55,70 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDcCADACEbBBDDAaBCbdDDAaAABCBECDbBEDdC 

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal ACdEBCDEBADb AECCbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EA BeEDDEADA EDDE  BBb         D  ADECA 

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen a AdED ADdBBEBAaeACE

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA MARVİN 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,130 282,570 7 120 1165 17142 145080

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 11 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 2 25,50 64 27,70 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,80 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,45 1,78 1,50

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,82 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,30 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 8,36 10,06 8,33

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 11,34 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,45 1,46 0,96

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 12,80 13,26 10,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,32 2,87 1,95

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,43 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,09 2,56 1,58

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 6,84 7,43 4,73

Toplam: 120 53 17 48,75 41 55,70 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACA  CB  BaADDeBCDDDAB  A  DCCDC    

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dABdbcda A               

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEB EDDADEAADDdED eDaB                  

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen A CDcdA Bc    bAe Cd

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 0 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 2 1 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KORKMAZ 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,345 282,570 1 24 195 2466 23135

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 11 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,70 28,72 24,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,80 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,45 1,78 1,50

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,82 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,30 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,36 10,06 8,33

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 11,34 11,80 9,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,45 1,46 0,96

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 12,80 13,26 10,02

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,32 2,87 1,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,43 2,01 1,20

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,09 2,56 1,58

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,84 7,43 4,73

Toplam: 120 87 19 82,25 69 55,70 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECACADECBAeBaAeDABCDDDABCAeEBDCCDCCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal eABCEDcaEAb DEACCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AEBcdDDA EAADDEEDBC  BBa BBB     D A   d

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen AabDEebDcACEBBDAcECA

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 4 1 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN BORA KESKİN 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,383 282,570 5 101 783 11530 99748

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 11 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,70 28,72 24,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,80 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,45 1,78 1,50

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,82 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,30 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,36 10,06 8,33

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 11,34 11,80 9,06

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,45 1,46 0,96

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 12,80 13,26 10,02

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,32 2,87 1,95

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,43 2,01 1,20

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,09 2,56 1,58

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 6,84 7,43 4,73

Toplam: 120 67 34 58,50 49 55,70 59,47 47,84

TYT Türkçe ECDACADACcABBcDAEBCcADDAeAABCBECDCBEDaCA

Cevap Anahtarı B ECDACADACEABBDDAEBCDADDADAABCBECDCBEDCCA

TYT Sosyal AdebeCcEdADbcbECCCBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBCDEBADCAAECCCBAEBCDC

TYT Matematik EAdBebD EA    DD  DBB  CB      b  cDbC  

Cevap Anahtarı B EAEBDEDDEADAAEDDECDBBEBCBBBABCCDCBADECAB

TYT Fen dcAeEaddcCBedcAeBedd

Cevap Anahtarı B CDAAEDBADCBBEBADBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 0 2 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRAL 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,805 282,570 9 149 1814 23594 201472

Puanı Hesaplanan: 181 3555 35292 313361

Katılımlar: 11 181 3574 35506 315344

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 27,70 28,72 24,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,80 2,29 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,45 1,78 1,50

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,82 1,93 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,30 4,06 3,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,36 10,06 8,33

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 11,34 11,80 9,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,45 1,46 0,96

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 12,80 13,26 10,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,32 2,87 1,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,43 2,01 1,20

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,09 2,56 1,58

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 6,84 7,43 4,73

Toplam: 120 42 14 38,50 32 55,70 59,47 47,84

TYT Türkçe DAECAC    B  BEcDDeBaDDDABCAAcBDCaDaCABE

Cevap Anahtarı A DAECACADECBADBEADDABCDDDABCAAEBDCCDCCABE

TYT Sosyal dAB     bAbA EbCCAbB     

Cevap Anahtarı A CABCEDBCEACADEACCACBECDCB

TYT Matematik AE    DAc      E                        

Cevap Anahtarı A AEBEEDDADEAADDEEDBCDEBBBCBBBACDCBDCACEBA

TYT Fen   d               d 

Cevap Anahtarı A ADCDEBADBACEBBDABECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Sıfat Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
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