
SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,588 289,790 17 23 76 2075 19380

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 91 21 85,75 71 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DdBADEACDDe ABBCaBcCDBDbdEdaEBACCEaEDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BeAEA ABCEDAbCBACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAECBECCACDECABECCDDCD C eBDDBCDDED B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBecBe DBcC eAda dBb

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET GÜNAYDIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
440,693 289,790 2 2 5 329 3274

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 103 11 100,25 84 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DdBADEACDD BABBCCBACDBDEBECCEBACCEBcDACb

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BeAEA AB dDACCBACAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCbDED B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBeBBC DBAC DbEbAdBC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 6 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHU KOÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,763 289,790 134 154 998 19161 152943

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 55 34 46,50 39 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe dADCEDacaBDecdACaCCABDEDE EedcCCeECEdE A

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BcEB AedadADCcbdAaAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BD c D E CCeAa CBe CE             D   BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCaddB cbC e a e C A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,648 289,790 158 181 1848 29971 244990

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 29 25 22,75 19 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe aADCED   B   d CBbCABDEaEaEddeCCeEb cEec

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal dcE AA Cbd DdeCAAdAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  c         C     c                    e 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen d                   

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,963 289,790 98 115 591 12582 103325

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 63 19 58,25 49 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDeBbcBCCBACDBDEBEdCbeACCEcEDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BeAEADABCEDcbCBAeAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik D BDcE eEC  aD dcB    D  Ab CB          

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen    B    B  b     A  

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 2 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GÜN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,100 289,790 138 158 1181 21546 171795

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 48 22 42,50 35 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe eAD EDCADBD cBACeCCABDaDaaECCACC aCEB cA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAb ebBAD BaAA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  ebE D        c                         

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen c  ceB B dc  E b CaA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN ARSLAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,298 289,790 148 171 1499 25763 205702

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 44 39 34,25 29 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCED AbaeeedcCBCCABeEaEeEaeACCacCEcbDc

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAbcCdBdDCcdAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik eaDa e d                                

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen adaeeBCBb cDca DaCBd

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KARDA Ş 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,275 289,790 147 170 1468 25457 203066

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 41 24 35,00 29 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe eADdEe A B eeBACBCCeBDbDEcECdcCCaECcBcDd

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal a E  b   B DCBCAACA      

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  a Ea  E  aC                  D         

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen B  d B c d  b   aC A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER İNAL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,295 289,790 153 176 1631 27210 218577

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 4 24,00 60 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 35 15 31,25 26 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADdED   B    A BbC BDEDEaECdACC ECEB DA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal B EBAA CcB               

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik     C  a d a   e e b                    

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen Baae    b          A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,103 289,790 37 46 172 4099 36417

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 82 16 78,00 65 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe D BeDEACD  BAcBCCBACDBDEBbCCE ACC BcDcCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEA AB cDA CBACAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik cDB AEC ECCACDEC BE CDD D C CBDD   DED B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen Ca dcCa BcCabA DAABa

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA  Z  R 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,453 289,790 108 128 698 14573 117807

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 7 20,25 51 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 62 31 54,25 45 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBAe ACD e ABBCC cbDBeEaEdCEBACC       

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal  eAEcbAdd DAbCcAeA A     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDdEC EbaAdeEC BECCD  D C   DDB D  D  

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBeaBeCDBcCbecaDccBd

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,583 289,790 29 37 137 3320 30338

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 86 23 80,25 67 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe D eADEACDDeBABBCedACDBDEB CebeACCcBdeAdE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEAbAdCEDcCCBAaAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAECBEC ACDECcBEC  D DAC CBDDBCDDED B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBcaBe DBACdDA e dBC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,405 289,790 101 120 620 13080 106855

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 13 0 13,00 33 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 63 23 57,25 48 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCcADEACD eBABBCCBACDBDEBddCEBACCEdaccCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BdcEA Aadb  dCBACAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD E  E      C       C       D   DED B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBae ebDBACabAdeAA  

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KÖSE 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,015 289,790 93 110 562 12076 99232

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 63 15 59,25 49 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCdADEACDedaAcBdaBACDBDEaECCEBACCEBEDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BeAEA ABCdDACCBACAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  DBD d B C  C  CbBE  D  D C CB D        

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen a                 d 

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZÇİVRİL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,700 289,790 40 49 195 4545 40116

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 79 10 76,50 64 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCAeBDeBBACBCCABDEDE ECd CC EC   Dc

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAADC BAD BCAACA      

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAE CCCAEDdBA  E  D D    D        D

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC cCB B CA AEAbdCBd

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ KONAK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,548 289,790 30 38 139 3328 30360

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 86 22 80,50 67 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADaDccBACBbCABDEDEaECCACCBECbBEeA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal dAEcAADCdBADbBbAA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDEeD E     EDCBbCCc D cD CBCDBDEDD  BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBBeBdBbCcDAEeDECaA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ARSLAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,638 289,790 68 84 367 8233 69746

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 72 20 67,00 56 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDeBAcBCbBACDBDEaEdCEBACCEBEadCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BeAEA  BbdDACCBAeAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik cDBDAEC ECdA   C eE  D     bC     D  D B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CB a e DBAC  Ade ABC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
452,260 289,790 1 1 3 166 1622

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 107 12 104,00 87 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDB BACBCCcBDEDEaECdACCBECEBEeA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAdDbEBADCBbAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAEBCCCAEcCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBeCdCBDCAebEADECBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 6 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İKRA DAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,015 289,790 96 113 589 12570 103257

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 17,28 17,64 12,54

Toplam: 120 63 19 58,25 49 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCcDBDecBAeBCCcBcEDEaECdACCBECEBEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAAaCcBADCBCAACAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik abDECD E CeCA DCebC ECa   cC C          

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MELEK EKİM 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,293 289,790 104 123 641 13484 109772

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 22 9 19,75 49 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 66 39 56,25 47 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DdBbDEceDDBaAcBCCBdCDBDEebdCEeACCaBcacCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BccEAbABdED b BA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDcEC ECaACa ebB C  adDd  C DDBCcDED B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen Ccca b DBeCbDbE Adad

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ TÜRK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,283 289,790 160 184 1967 31262 258559

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 5 11,75 29 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 21 18 16,50 14 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DbdADEACDDeBAcBCCd                      

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BecE ebBCc     d AcA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DD           c  cc            e         

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen     a   c           

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,403 289,790 72 88 398 8748 73553

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 71 21 65,75 55 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCAeBDdBBACBCCABe D BddC   eECEBEbA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal      A         AA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD dBCCCA  CBb  ECD  DDCBCDBDdDDC BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen aCccCBaBedAeeEADcdBd

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 0 57
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 6 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,983 289,790 66 79 350 7913 67075

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 75 29 67,75 56 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCdADEACDDe AcBCCaACDBDEcEdCEBACCEBEDeCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BeAEA AdCdDdbCBAeADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD ECeECCcCDaC eEC DD   e CBDDe   d   

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBcaBCbDBACaD beAbcb

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 2 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR MERVE MUTLU 302

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
420,218 289,790 7 11 27 919 8727

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 98 18 93,50 78 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDeBBACBCCABDEDEBECdACCeECEBEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal aAEBAADCcdAaaBeAA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAE  bCAEcCBACCECDDbDDCBCbBDEDDCaBD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCB CBbBaCAeAEAeECBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 6 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR VATANSEVER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,288 289,790 23 31 119 3018 27636

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 25 0 25,00 63 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 85 12 82,00 68 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDbBECCACCBECEBcDd

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal e EBAA CbBADCBbAAaAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD EBCCCAE C A CECDD    BCD   D C   

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC a B B CAD  cbdCBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AYDEMİR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,348 289,790 57 69 300 6763 57912

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 75 18 70,50 59 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe aAeCEDCADBDeBBcCBCCABDbDEaECdACCBECEBEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAb d BADCBCAA Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDaECDeE  CCAEDC               BD       

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBBCaCBDCADbEAeEead

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAYKARABULUT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,545 289,790 14 20 56 1637 15171

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 94 22 88,50 74 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADaDeBBACaCCABDEDEBECeAbCBbCEBEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal aAEBAA CcadDaBCAAeAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAEedCCAEDCBACCE eDADDCBCDBDED  DBD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBBCBeeeCADAaAeECaA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 6 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN AYDIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,333 289,790 46 56 245 5641 48872

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 25 8 23,00 58 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 81 31 73,25 61 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DdBADEACbee AcBCCBACDBDEaECbEcACCEccbACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal daAEADABCcDdCCBACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAECdECaAC EdA cC DaCDAb   DDBC DbDbB

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBcaBebeBACEeAEeAAaC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATURALP YANGÖZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,088 289,790 113 133 754 15427 124235

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 60 29 52,75 44 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe aAD EDCAaeDdcBAdabCABDEDEBECacCCe   B ed

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal  cEBAbDbEBADCB AA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAEcCCCeEDC A    e       D         

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCacCdbB CcD EbedddA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KARAKOÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,375 289,790 42 51 212 4906 43123

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 79 14 75,50 63 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCeADEACDDe bBBCCBACDBDEabdCEBACCEBEDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal B eE  A  bD CCc  AcA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAECBECCACDECABaC DaCD CDC D         

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBB BC DB CEeAdD A  

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN GÜL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,885 289,790 56 68 296 6686 57361

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 77 26 70,50 59 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADC DCADBDeBBAeBCCABcbeEaECdcCCBaCEBEeA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal aAEBAAeCcdADaBCAAeAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD E CCCdEDaBd           CDBDcDDC BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBceB B CcDbbADECBc

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
437,898 289,790 3 5 10 387 3802

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 103 15 99,25 83 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADaDccBACBCCABDEDEBEddACCBECEBEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAA CdBADCBCAA Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDaECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDbBCDBDEDDCeBD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCacCBCBDCADAEcedCBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE OCAK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,408 289,790 159 183 1929 30896 254600

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 17,28 17,64 12,54

Toplam: 120 24 22 18,50 15 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe b aAeE    B   dC B CDBaEaEdbEecCaEacbdCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal  dcE  AdCba C BA AcA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  D       d                              

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKOĞLU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,353 289,790 127 147 958 18625 149015

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 52 18 47,50 40 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BbDCEDCADBDeBBAeaCCdBcEDEecCdACCBEbEBbad

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAADCEBADCBCAd AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik aDe    E C CA DC c                      

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen           c         

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL BOLAT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,205 289,790 99 118 613 12930 105718

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 62 19 57,25 48 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACb e dBBCeBdCDBDEcbdCddACC BcDAd 

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BcAEA Add D CCBA AeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAEC ECCACc   BEe Db D   CBDDB DD D B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen  B                  

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KOÇİNKAĞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,293 289,790 69 85 379 8433 71279

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 71 17 66,75 56 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDdBBACBCCABDEDEBECdACCBECE  Db

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAA C d DCBCAACAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BD ECD E aC A DC A          B  BDcD a B 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCece  B C  Aae bCad

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA EREL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,590 289,790 106 126 666 13995 113518

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 63 30 55,50 46 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DeBADEACDDcBAcBdCBcCDBDEdbdCEBcCCaBEbACc

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal eBAEA baCcDACCcA A A     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDB  EC Ee ACbECb E           DD  DD a  

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBcaaeCb ce DAdaAA C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT BARUT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,560 289,790 107 127 676 14170 114905

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 61 24 55,00 46 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe dADCEDCAc DecB CBCCABDE daECdcCCebCEeEbA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal adEBAA C B DCcCAA Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDE DdEB aCA bCBA            D DdD     

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC    aB C DA AedCBd

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 3 43
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ECER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,458 289,790 100 119 619 13071 106789

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 19 0 19,00 48 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 63 24 57,00 48 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe dADdEDCADBDeBBcCdCCABccDE ECecCC aCc  DA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAb ecB DCBCAAeAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAE  C  E CB   E       BC BD D   B 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC deBbB C D E bd ad

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARSLAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,118 289,790 59 72 318 7309 62399

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 4 4 3,00 30 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 75 23 69,25 58 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDeBABBCCBACDBDEaEdCEBACCEcEeACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEA AddEDAeCBA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  DBDAEa ECa be C BE           eb  DDbDbB

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBa BC DBcCcDedDAdBd

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN OTSUZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,790 289,790 44 54 224 5221 45602

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 80 22 74,50 62 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe dAD EDCADBDecBACBCC BDEDEcEeCACCdECE Eed

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAADCEBADCBCA  Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD E CCCAEcCBAeCc DD  e     DEDDC B 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBBeB ecCcbbEAedCdA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU GÜNDEYERLİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,580 289,790 89 105 527 11457 94458

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 65 19 60,25 50 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEA D d ABBCaaACDBDdBEdCEBACCEBEDACc

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal Be EA AdC D bCBA AeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DaBDAEC ECaAaD                          

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBccBe bBACEDAEeAAaC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEM EREN ÇALIŞKAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,118 289,790 122 142 900 17887 143218

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 54 21 48,75 41 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDC DaDccBACBCC BDEDEaECdACCBE      

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal d EB d C a  CB AAbAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  DDdCDAE CCC   C             b    D   e 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen aC cCBdB CcbbE ebC A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN ÇAKMAKL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,520 289,790 123 143 915 18020 144168

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 1 3 0,25 5 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 17,28 17,64 12,54

Toplam: 120 52 13 48,75 41 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDeccAa CCcBD Dd ECCACCBECEBED 

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal  AEBAb     DaceAA Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAE CbCA cC  C           D         

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 1 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,478 289,790 115 135 778 15740 126575

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 57 17 52,75 44 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDeBBACBCCABDEDEaECdACC bCEB  c

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal a EBAA Cc  DaB AA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  DDECD c     E     C     c            B 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCacC  e dAb   D Cad

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CERENNUR KABAK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,583 289,790 75 91 418 9279 77950

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 70 22 64,50 54 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDcdBbcBeC ACDBDEBadCEBACCEBd cCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEA AdCcDAC eAbADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAdC cCCACD C B   ba     C DD C   D B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen  B   a DB CbDedbAA C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KÖSE 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,878 289,790 110 130 743 15260 123013

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 14 11 11,25 38 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 21 14 17,50 44 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 64 44 53,00 44 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADE  a dBAceCeadCDBDEaEeeEdACCbBcDdCc

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal edAEAeABCbDACCBdeADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik cDBe ECdEdC aa  AeEa DaaDACDCaDDeCDbEDDe

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen aaeBBedDcd    EeAAaC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ETİRLİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,388 289,790 77 93 426 9467 79457

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 71 27 64,25 54 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDeaABBCbacCDBDEBEdCEeACCaBEDdCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEADbBC DcbCBACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  DBD aC ECCAa  C cEC        C bDBCDD D B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen Caaeae bBcb  bdbAA C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YONTUÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,540 289,790 13 19 52 1574 14657

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 8 1 7,75 39 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 91 8 89,00 74 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDeBBACBaCABDEDEBcCCACCBEaEBEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal aAEBAAcCEBADCBCAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BD ECDAE CCCAEDCBAC E  D DDCBCD Dd DC B 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen B    B B  A A  b CBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 6 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT KUTLAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,088 289,790 22 29 104 2617 24241

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 89 23 83,25 69 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCbDCADaDecBACdCCABDEDEBECdcCCBECEecDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal acEBAADCEBADCBbAACAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAE  CC E CBAC ECDDADcCd aBDEDDC BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC cCBbBeCAeAcADdCdA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET KORKMAZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,315 289,790 112 132 749 15368 123863

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 60 27 53,25 44 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe dADCEDCADBDdBBACBCCABDEDEaECdACCBadEdc  

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eeEBAAbbEBADCBCAAeAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik abD CDAE CC e b Bc    a     Be  D     B 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen cC     BD   Ab eddBe

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ EKİN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,390 289,790 128 148 972 18807 150479

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 11 10 8,50 28 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 3 3 2,25 23 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 14 13 10,75 27 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 57 40 47,00 39 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADdEDCcDa e BcCaCCABDEDbaECCAbCdEdEB  c

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEcAA dbBAD BCdA Ac     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  DaEaDAEB e A cacdC cec AD   CD DbDa b  

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen aC deBCB eca bAeECdd

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,790 289,790 131 151 982 18939 151410

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 55 33 46,75 39 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DaBADE  b dBcBBeCedCcBDEaEdCEeACCEBaecCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BacEA AcCdD aaBAeAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAECecCCACb CbBE  D  D   aB          

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBe  e bBcCceA      

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SÖYLEMEZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,753 289,790 88 104 526 11427 94193

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 1 3 0,25 5 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 64 14 60,50 50 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDc  ABBCbBACDBDEBEdCEBACCaBEcACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal B AEA ba  D eaaA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD EC  CCAC  C BEC Da D C             

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen  Bd B   B      e ABa

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SU KAHYA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,445 289,790 118 138 803 16130 129597

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 3 0,25 3 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 60 34 51,50 43 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe aADCEDCeeBDecBACeCC BDbcbaECd CCaE  cEDd

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal edEBAAeCdBeDC  dd AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  DDECD Ea bCAEDCBA  E D  D   C  Da c b  

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCaceBCcbCdD EAbEa A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 2 5 29
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ECER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,175 289,790 16 22 70 1937 17976

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 92 22 86,50 72 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDeaABBCCdACDBDEabdCEdACCEBcbACc

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEA  deEDAaCBAaAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAECBcdCACDECABE CcDCDACDCBDD CDDEDDB

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen aBBBBe DBACEDb DAdBC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 6 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ERİLMEZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,530 289,790 149 172 1515 25893 206758

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 41 27 34,25 29 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCA BcecB  BCCABDaDEBbCdACCeE  aEed

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal ecEBAA eba DaBeAA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik eD   D c aCC                  b         

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen a    B c    eb  bC d

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ŞAYLIĞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,145 289,790 120 140 845 16948 135942

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 55 18 50,50 42 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCdADEACDDeaABBCCacCDBDEBE CddACCEBbbcCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEADABCcDcdCBAeADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  D   EC E  Ab  C d C    c     bD        

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen      C             C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 2 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALTINPINAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,990 289,790 19 25 79 2101 19718

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 90 18 85,50 71 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCAD DeBBACBCCABDEDEaECdACCeaCcB ed

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAAcCcBADCBbAA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAE   CAE CBACCECDDcD  BCDBDEDDC BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBdCa BDCAeA AedCdA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BERRA KANAT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,928 289,790 74 90 411 9103 76377

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 71 23 65,25 54 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDBeBACBbCABDEDEeECdcCCBECEBEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal cAEBAAedEacDCdCAACAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDaCDeEcdCCA DC    E           DED b   

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen  C deB BbC  e AedCBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ KIR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,170 289,790 95 112 585 12546 103046

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 63 19 58,25 49 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACD e AcBCCBACcBDEaEdCEBACCEaEDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal   cEb ABC DAdCBAeADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DbdD Ea EeC CbEC     D   A D B D  b    a

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen C   B   B  E   e ABd

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OLGUN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,495 289,790 125 145 942 18397 147235

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 54 25 47,75 40 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCA a dBBACBCCABDEDEaEddcbCdaCEBcbc

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal acE  A C a aCBeAA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BD EC AE Cb A c   C  C       b     cC   

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen B BeCB B C  bE  Ea d

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF PİRHAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,295 289,790 50 60 265 6027 51770

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 8 1 7,75 39 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 75 10 72,50 60 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADE CD BBdBdCCBdaDBDEBECdEdACCEBEDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEA ABCcDACCBAaADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DbBD EC EC ACDEC BE   D D C C           

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CB      B C    DAdBC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ KOÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,885 289,790 105 124 646 13566 110366

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 62 21 56,75 47 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDaeBAcBCCBACDBDEBECCEBACCEBcDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEA AeCdDAbCeACAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDeDAEa EC Adc  bB                      

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen bB      cc    cbcAdC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DİKEN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,533 289,790 71 87 391 8562 72174

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 71 19 66,25 55 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADeDeBBACBCC BDEcE EdCACCBECEBbec

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal  AE AAbCdB bCBbAAeAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDcCD EdCCb  DCBA  EC DAb e C     DC BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen aC  CB B C       CBd

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 0 3 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRCAN ÖZTÜRK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,703 289,790 12 18 51 1564 14573

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 94 20 89,00 74 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDBBABBCbBACDBDEdEdCbBACCEBEcACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEADABCEDACCBACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAEa EbCdCcECdBECCDDCDACDbB D CDD D B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBBBBe cecCEbbdeAAdC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TUNCAY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,903 289,790 90 106 535 11572 95373

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 66 24 60,00 50 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe D BADEACDaeB BdCCBACDBDEaEdCEeACCEBcbcCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBcEA AdC DAb BA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  DBD EC ECCACc C    C          D  DDbD B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBdBBeabB Cdeb b Aab

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BERKAY KURU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,323 289,790 79 95 438 9786 81983

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 70 27 63,25 53 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe cADeEDCADBeceBACdCCABDbDEcbCbACCBECEB  e

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAADCEBADCBeAAdAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDaECDbc CCbA cC    E DcA    e B        

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBaCBCBDC eAdAedCBd

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
431,153 289,790 5 8 16 563 5323

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 100 12 97,00 81 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDdBABBCCBACDBcEBEdCEdACCEBEDACc

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEADABCEDACCBA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAEC EeCACe CABE C DCDA  CBDDBCDDdD B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBcBaCCDBACEDbEeAABC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YAVUZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,925 289,790 65 78 343 7787 65984

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 75 28 68,00 57 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DeBADEACDDBBAcBdCBcCDBDEBEdaEdcCCEBcDACc

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BaAEAcAdC DAC BdeADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAECcECCbCD C BECCDDCDACb B D       B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CaccBbdeBcCc A  Ad a

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 2 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ŞEN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,465 289,790 103 122 637 13449 109540

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 1 3 0,25 5 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 65 34 56,50 47 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADeE eA BDBcBACBCCdBDEDEcECddCCeaCEBEDc

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEdAA CEB bacCdACAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDE a EdeCCAEDCdA    D dD  Be cbEDD Da 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBdeB c e  b ADcddd

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERKUT SARIBAŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,163 289,790 83 99 472 10471 87203

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 68 24 62,00 52 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe dADCEDCAc DcBBAeBaCABDb dBECdACCBECEa DA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAA CcB DCdbAA Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDE D E CCCA  CB  e   D D   CD D     BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCB eBbBbCAebd eddBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 3 43
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,605 289,790 132 152 985 18975 151695

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 54 28 47,00 39 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDecBbCBaCABDbDEeECdcCCBECEB bc

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BcEeAb Cde DCB AA Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDEaD E Cd A bC       D                

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen B eceBCc de eb c C A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EKMEKÇİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,798 289,790 130 150 981 18934 151389

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 52 20 47,00 39 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADE C  e AcBCCaACDBDEabdCEB CCE cDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BecEA  d  D bCBAaADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAEC ECdA          a                 

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen  ca     BcCE  ceA dC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖKSÜZOĞ LU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,815 289,790 24 32 124 3136 28687

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 87 23 81,25 68 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADdDecBACBCCABDEDEaECdACCBaCEBcbA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal acEBAA Cde DCBCAAaAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDbEeCCCAEDCB CCEC DcDDC CDBDEDDC BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCaceB BDC ab A bCBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,938 289,790 60 73 319 7326 62590

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 76 29 68,75 57 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe bdeADEAeDceBAcBCCBeCbBDEBadCEBcCCEBcDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal e AEdcbBCdDACCBd ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAECdECCACDECABEC DD DAC b D         

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CadBBedeBACbeAEeAABC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ALAGÖZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,315 289,790 43 52 221 5153 45078

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 79 17 74,75 62 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDeaABBaCBcCDBDEaEdCEBACCEdcDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal cBAE  bBCEDACCBAeADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DD  AEC EC A   CAB eC   D   C DDB  D   B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBcBBC bBcCEbA aAABC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ GEDİKLİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,190 289,790 91 107 539 11694 96315

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 67 29 59,75 50 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BbDCEDCADBDdBBACBCCABabDbaECdcCCBECEBceA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAb CEd DCBCAAeAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BD EaD E  eCAEDCec   C Dc  Cae          

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCaceBbBDC DbE eEdBe

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN AYDIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,388 289,790 81 97 453 10098 84386

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 69 24 63,00 53 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDBBABBCbBACDBDEaaddEBACCEBbeACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BeAEA AdCcDdbCBACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  bB AECdEbCA  EC B C D CD          D    

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBeB Cb ccC D deAddd

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYİĞİT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,265 289,790 143 163 1315 23399 186266

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 45 24 39,00 33 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DdBADE b  cBAcBeaBcCaBDEabdCEBcCCEBcDdCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BeeEAcABCED  CBAeAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  b D    EC eC  C B   D  D   e           

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen  a               Aa 

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN SOYTAŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,140 289,790 76 92 421 9354 78539

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 70 22 64,50 54 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDaeBABBCCBACDBDEaEdCEBcCCEBcbcCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEA ABCbDACCBACAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DbBD EC ECCACc  eB C Da     e           

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBc ce bBbCb A e ABC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,860 289,790 94 111 577 12441 102148

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 66 31 58,25 49 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADaACDDe ABBCCBACDBDEaadCd cCCaBcDdCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal edcEA ABd D ba AbADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDcDAECBECCAec CABEC DeC      DD        

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen bacaBeebBcCbDbE AABC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇETİN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
434,123 289,790 4 7 13 479 4578

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 102 16 98,00 82 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe dADCEDCADBDeBBACBCCABDEcEaECCACCBaCEBEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAADCEadDCBCAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAEBaeaeEDCBACCECDDAD CBCDBDEDDC BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBBeBCBDCAebcADdCBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN EFE KÜÇÜK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,313 289,790 82 98 462 10279 85700

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 69 27 62,25 52 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADE  D e bcBCbBdCDBadBEdCEBACCEBbDdCb

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BeAEA baCdDdCCBACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD EC Ed ACD C BEC DDC cC     BdDDbD B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBB Be bcA  e dc ABb

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ABACIOĞLU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,978 289,790 64 77 342 7779 65922

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 72 15 68,25 57 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe dADCEDCADBDBcBACaCCABDbDEBECeACCBECEBEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAADC BAD BeAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BD ECD E C CA   e C  C D               c

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCeceB BbC  Ac ebC A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TEKİN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,363 289,790 52 63 275 6138 52716

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 75 11 72,25 60 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDeBBAdBCCABDEDEaECCcCCdECEdcDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAA CEBADCBCAAeAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BD E DAEcCCCA D   C         BCD DE    BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen B   eB  D        CBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM DEMİRCİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,810 289,790 49 59 261 5956 51289

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 78 21 72,75 61 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDcBABBCCBcCDBDEabdeEBACCEBEDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BdAaAcbBdEDACCBACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAEC EC dCDEC  ECeDDCc C             

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBc BC eBACEeb eAdaC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 2 2 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YÜCEL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,163 289,790 121 141 899 17881 143165

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 53 17 48,75 41 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBeDEc DDeBAcBCCBdCDBbEaEdCEeeCCEBEeACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal             bCBA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DeBD E  EeCACc CA    D  D   C           

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen  B  B   B C   de A C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZTÜRK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,073 289,790 114 134 755 15430 124266

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 59 23 53,25 44 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DdBADEACDDdBABB CBACDBDEBEdCEdeCCEBdeACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BacEA Ad bDdb BA A A     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik aDBDAEa EbCA b C   C    D  b   D        

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen e    e  B C  eEbcABC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,053 289,790 87 103 498 11007 91153

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 66 20 61,00 51 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DaeADEAe   BbBdCCBcCDBDEBEeCEccCCEBEDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal Bc EA bBCdD CCBA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAEC ECCACD C  E   D DA  C      e   d

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen Ccc Be  B C ab  dA C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ATAY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,663 289,790 154 177 1696 27953 225421

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 17,28 17,64 12,54

Toplam: 120 34 20 29,00 24 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DaBADE     BbcB eBACaB E aadEecCCEB edaE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal   AEA ba  D  bBAaAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik D  D EC E a bD   B   D                  

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 2 43
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA UFUK BAC I 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,188 289,790 155 178 1699 28010 225954

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 13 12,75 32 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 35 25 28,75 24 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADdED   ceeBBdaBCCcBDaDba ddACC b      

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAAeCcBdDbB AACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDD    E ab     c           ae          

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen B  a   c            

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜRDAMAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,740 289,790 73 89 404 8848 74354

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 71 21 65,75 55 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe De ADEACDDBdABBCCBACDBDEBbCCEBcCCEadDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BeAEADAaCcD eC A ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAEC ECCAdD  bBEC D                  

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CB aBebecACEeA ecAaC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TAHA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,915 289,790 36 45 164 3915 34916

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 83 18 78,50 65 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCED A BDecBACB CcBDEDEaECdACCaECEBED 

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal  AEBAA CdBADCBeAAeAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD EBCC A  CB CeE   ADc B DBDEb   BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCaBCBeeDCADAEAeEdBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY YELDEN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,398 289,790 146 168 1418 24819 197404

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 43 26 36,50 30 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADE e  e bcBCCacCDBacaECCEBACCEBcDACa

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BdcEA ABCc     AeADd     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik   BD d  EbCAC    a                     a

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen Cae B e cA    d  d  

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
LARA ÖZTÜRK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,373 289,790 62 75 323 7409 63209

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 74 21 68,75 57 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBbDEACDeeBAB CbaACDBDEdEdCEBACCE EDA  

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BaAEADAd dDACdBACA       

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAEe ECCACaECABEC  DaD C CB       D  

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBc Be bBeCE Abb ABd

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M MUSTAFA ALAS 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,068 289,790 157 180 1765 28943 234856

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 5 17,75 44 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 29 11 26,25 22 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe D dAD       A BCC c  B  e eCEBACCE dDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal  d E  A      C A Aed     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  D               e                     B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen  ad B   B        A  

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 2 2 29
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT YILMAZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,030 289,790 80 96 440 9830 82354

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 72 36 63,00 53 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe eADdbDCAeBaecdcCaCCABDEDEaECdcCCBcCcBEbA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal aAEBAAadceADCcbAAeAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDEeDAE aCCAEDC   CECD  DeCBCD Dd b  BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BaBaeBCBDCAeAb eEC d

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,103 289,790 41 50 203 4717 41501

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 82 24 76,00 63 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADeEDCADBDeBBbCBCCABcEcEaECdcCCBECEBEDc

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal dAEBcADedBADaeCAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAEBCCeAEDCBA C   D D  B  BDED   BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCddCB e CAebaAedCBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MARVA NOORİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,845 289,790 150 173 1542 26304 210366

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 4 10,00 25 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 37 17 32,75 27 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe D eA   CD eBAcBCCaAC                    

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal   cEAeee      BA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik Da D EC bCa   E     C  C   cC     bD  DB

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBc  e  B CE  d Ad C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET VEHBİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,625 289,790 85 101 490 10917 90407

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 68 26 61,50 51 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADaEDCADBDeBBACBbCABDEDEBECdcCCBECEBEDd

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal  AEBAA eceADCBbdACAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  DDECDAc adCAE CBA CEdD c   d  BD       

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC cbc c Cc  d a dBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEĞİRMENCİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,500 289,790 15 21 69 1917 17806

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 91 17 86,75 72 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCdbDEACDDeaABBCCBcCDBDE EdCEBACCEB DACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEA ABddDAbCBAaADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAEe EdCA DECABECCD C ACDC DDBCDDcD B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBc Bee BACEe EDAABC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GEZEN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,115 289,790 20 26 82 2230 20908

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 89 16 85,00 71 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDecBACBCCABD DEaECeACCBECEBaDc

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal  AEBAADCEBADacbAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD E CC AEcC  C EC  A    CDBDEDDCcBD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC dCabBDCADbEADdCBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ATMACA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,258 289,790 129 149 973 18831 150678

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 17,28 17,64 12,54

Toplam: 120 49 6 47,50 40 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDC  BD BBACBCCABDEDEBECdACCB aEBEDd

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal aAEBAAc  B   B AA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BD E D E                     e          

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,800 289,790 53 65 281 6333 54309

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 76 17 71,75 60 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDecBACBCCABDEDEBbCdcCCBECEBEeA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAA CcB DCBbAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BbDECD d  CCA cC  C  C D D CBC          

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen dC ee  cDC DbEADcCBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YUSUFOĞLU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,185 289,790 78 94 433 9649 80935

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 69 21 63,75 53 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCED cDaDceBACBCCcBD DEBECdACCBECEBdDc

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal acEBAA  d dDCBCAAeAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDEaD E  CbAE CB  C  DD DDC      D     

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen cCa  B B CAcbEAe CcA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,883 289,790 70 86 382 8501 71749

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 74 31 66,25 55 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADcACDDeBABBCCBACaBDEaEddEccdCEBEDcCc

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal cdAEA bBaED dCB  A A     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAdCeEbCACD CABECC aCDACbCBDDB  D    

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CaeaBb bBcCEDb bAddC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELSU KAHRAMAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,365 289,790 63 76 324 7410 63218

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 74 20 69,00 58 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDeBBACBCCABDcDEBECdACCBEadaEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal  AEBAADC ddDC bAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD EdCC A DCa  C         eDBDE bC B 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCccea c CA bE e C A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BULANIK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,718 289,790 21 27 88 2355 21829

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 30 0 30,00 75 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 89 18 84,50 70 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe cADCEDCADcD BBACBCCABDEcEBbCeACCBECEBcbA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAA bcBADCcbAAeAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAE CC AE CBACCE DD D  B DBDED C BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen cCadCBbBDCA eEADdCBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR GÜL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,373 289,790 26 34 131 3251 29731

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 86 21 80,75 67 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDeeABBdaaACDBDEBECCEBcCCEBEDcCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BeAEAbAeCcDACCBACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAECdECCACD CdBE C a bd  e D B DDdD  

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBBBBC DBACE bEDcAdC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TAHA KABA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,033 289,790 139 159 1183 21564 171909

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 50 30 42,50 35 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCA  DecBACBCCcBcEDEBEddACCBECaBbDd

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAb bca DCBbAAbAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  bad   Ec e A  CB      D                

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBBeBace c A    aad

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZIM KARAKOÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,665 289,790 84 100 488 10906 90357

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 69 32 61,00 51 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe eADdEDCeDBDBBBACaaCAeDEbEBECdACaeECcBceb

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal abEBAAbCcaADCBeAACAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAEceC AEDC     C       eD e DDC B 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBaeB BeCcbAEADcC d

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SUDE DURMAZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,743 289,790 38 47 178 4136 36698

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 85 29 77,75 65 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe eADCEDCADdDeaBACaCCABDEDEBbCdcCCeECEBcDb

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal aAEBAAcddBADaBaAAeAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BcDECD EBCCCAE CBACCECDD D C CDBDEDDC eD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BaBBCBCcbCAeeEAeddBd

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL AZRA AYTEKİN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,325 289,790 34 43 153 3668 32941

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 85 22 79,50 66 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDedcAcBCCBACDBDEaECCEdACCEBEDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal eeAEADABCcDACbBdCADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAdC cCCcCb C BECC  C      DDBCDDdD B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBBBdCbDBACE cdbAbBC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL UYAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,028 289,790 27 35 133 3283 29988

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 85 17 80,75 67 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCeADEACDDeB BBCCeACDBDEaEeCEBACCEBEDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal B AEb ABCEDAbCBACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAdC ECCA e CbBE    CDA  C DD  bDED B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBccBeC BAC DbdDdABC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,205 289,790 136 156 1105 20597 164245

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 48 15 44,25 37 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADdEDCAcBD cBA BCC BDEDEBECdcCCeECEcEDd

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEB A C e   B AA Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  DDECD E  C     B     ab           c a  

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen      B             A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ARSLAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
430,318 289,790 6 9 18 584 5542

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 101 17 96,75 81 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBbDEACDDBBABBCCaACDBcEaECCEBACCEBEcACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal eBAEADABCcDcCacACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDbECcECCACDECABECCDDCDACaCBDDBCDDEDDB

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CcB BCbDB CEebEDAABC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÖĞEZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,358 289,790 31 39 144 3440 31285

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 84 16 80,00 67 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDD BABBCCBcCDBDEaEdCEdACC BcDcaE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BdAEADA CEDAeCBA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD dC Ed AaDECABEC  DCDA  CBD B       

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBcB CbDBACEDAdDAdBC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN GÜRSOY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,465 289,790 54 66 284 6373 54661

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 76 17 71,75 60 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDeaABBCbBACDBDEBECeEBACCEBEDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEAcAdCcDAbCBACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD EC EeCA    b EC   C       D     D  

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBdaBe  BcCEDAce AaC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ZEREN YILMAZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,945 289,790 47 57 249 5698 49264

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 79 22 73,50 61 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDceBACBCCABDEDEBECdACCBdCEBcDe

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal dAEBAAaCcBAbCBCAAeAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  DeECD E CCCA DCB  CEC D Db  Cb DED C  D

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC aCcbe  bDbb eEC A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN KIZILKAYA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,333 289,790 119 139 814 16328 131268

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 9 13,75 34 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 55 16 51,00 43 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe dADCED A c  cccCdCCA           CBEbEBcDd

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAbcCEd     AACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDD CDAE  CCA  CBbC E DD    BCDBD D C BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen B  eeB   C          

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,118 289,790 35 44 154 3685 33080

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 85 23 79,25 66 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDeBAeBCCeACDBeaaECCEdACCEBEeACc

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEAcAB cD CCcAeADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  DBDAEC cCbACD CABECC DCD bcCdD BCDDdD  

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBBBBCCeBACb A DAddC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 3 3 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÖZTÜRK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,665 289,790 111 131 745 15306 123324

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 6 21,50 54 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 57 16 53,00 44 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe D BADEACD  eAcd C ACDB Ea CCEBAbCEB  d  

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BccEA Add      AaADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD EC ECCAC   e EC  DC                

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBB BCCbBAC bc   AdC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 2 43
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KILIÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,105 289,790 135 155 1067 20053 159917

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 51 24 45,00 38 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCED A Be ceACB CABDEcEaECdACCaECEBaed

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBcb CEa DCBdAA Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BD   c EdaC    C                        

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BaedCB d C  b Ab CBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜ AKDAĞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,013 289,790 97 114 590 12571 103264

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 64 23 58,25 49 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACD dBAcBCCBACDBDEBEdCbeAddEBEDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBcEAcAdCEDcCCBAaAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD EC ECbAC dCdBEC De     eB          

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen  c a    d  d   e A C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT BALIKÇI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,715 289,790 152 175 1603 26895 215647

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 39 29 31,75 26 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe D BADE    e  cd CBACDBDdeEdCcBcCbaBEedCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BabEAbABbcD bCBA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DD Dc   aC  b                           

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen bBeaBde Bc a     d  

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,590 289,790 133 153 986 18981 151721

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 1 14 -2,50 -13 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 56 36 47,00 39 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DdBADEACDbeBAeBCCBdCDBDEaEddEBACCaccDdCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal edAEA ba  DdCCBACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik cDBDAECBECdACb C          a CB        aB

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen badec  Ddbeb  ba dcb

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ÇAKAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,865 289,790 156 179 1724 28305 228657

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 6 13,50 34 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 31 12 28,00 23 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe dADC D   B    A dCCe D D  E  c CB CEec  

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal  eE        D  b A A      

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  DDEbD E  CCd       E  D        D       

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen     eBC        e    

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 1 0 14
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,843 289,790 33 41 147 3503 31709

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 83 11 80,25 67 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe dADCEDCADBDeBBACBCCABDEDEBECCcCCBECEBEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAA CbdADCBeAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAEdC CAEDCBA       D C C BDED   B 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBa   BDC eb  e    

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAHRA DUMAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,243 289,790 102 121 622 13110 107065

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 15 12 12,00 30 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 65 31 57,25 48 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDD cAcBCdBcCDBDEBbCCE ACCEBEaeCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BaAEA  Bd DACCBA AeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik aDBDbECcEeadCaaCbBE CDD   b C  Dae      

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBB    DeACabeb ccae

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 2 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAMİL ESAT ERASLA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,578 289,790 126 146 955 18579 148646

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 53 21 47,75 40 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEcCc eBbcBCCBcCDBDEeEdCEBACCEcEDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEAcABedDACaBACAcA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik bDB b CdcCaAC  CA                       

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen ea                  

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KILIÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,635 289,790 8 12 29 1022 9754

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 97 18 92,50 77 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDBBABBCCBACDBcEabdCEBACCEBEDdCc

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEADABCdDAbCBA AeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAEC ECCACcECABECCDDCDAebCBDDB DDcD B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBcBBdCbBcCE AdDAABC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 2 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA HAMZAÇEBİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,818 289,790 145 167 1410 24740 196832

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 41 18 36,50 30 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe D aADEA b   A B CaeCcB   EaCEB CCEB eACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal  d c  Add D CCBA AeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD E  E  A   d a    aC    C           

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen C   B   dcC        d

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 1 43
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR KARİOĞLU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,113 289,790 116 136 783 15800 127100

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 1 3 0,25 5 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 61 36 52,00 43 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DbeADEACDeeBABdCCaACDBDEcEdCdBcCaaccDdab

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BdAEA bdCcb baBAeAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DD DbE  ca ACb C    C         DD C DEDcB

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CdBBBeCeBbCEeA DAABC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR ÖLÇÜCÜER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,475 289,790 45 55 228 5260 45908

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 30 7 28,25 71 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 80 22 74,50 62 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCAa  e BACBCCABDEcEBECdACCBECEBEed

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal a E AA   BdDCcCAAeAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDbECDAEBCbCA DCBbC ECDDAD CBeDBDdDDCeeD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC BeB BDCA db  d  A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL AYDINER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,403 289,790 86 102 494 10959 90719

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 64 11 61,25 51 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDD BABBCCB CcBDEaE CEBA CE cDAC 

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEA     D CCBA AeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD EC dd A  a   E      A  C        D  

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CB  Be  BACabAE Ad C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 1 57
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL UÇAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,215 289,790 124 144 934 18268 146156

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 55 28 48,00 40 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCcAeEACD eBAcBCCaACDBDEcdddEeACCEBcecCb

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal B cEe bBCEDACCBAaADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD EaBEC      ddEC Da D  aa   B Dc    

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen  a  B   d  d      B 

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DENİZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,615 289,790 61 74 321 7378 62939

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 73 16 69,00 58 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADeEDCADcD cBACBCCABDEDEeECdACCBECE EeA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEB A CcBADC  AA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD E CCbAEcCe d ECDD D C C BD D     

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen B  deB cD  e     CBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA BAYER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,433 289,790 11 17 49 1520 14214

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 92 11 89,25 74 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDBBBACBCCcBDEDEaECCACCBECEBEDb

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAAcCEeADCBbAA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik    E D E  C A cCBA C CDDADDC  DBDEDD  BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC cCBCBbCAeAEADECBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLAY GÜLCE 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,053 289,790 18 24 78 2098 19686

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 89 12 86,00 72 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDeBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAADCcBADCBbAA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAEcCCCA DCB   E DD   C C  D D   B 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC dCaCcbCcDAa DEbBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN DİNSEVER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,848 289,790 140 160 1189 21603 172150

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 49 27 42,25 35 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe D BADEAeDadBAcBCCaACDBDbaEdCEdcCCcB acCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BabEA AadbDACCBA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD EC        C            e           

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen aBBa e  d  bbc   AaC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA SAĞIR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,228 289,790 141 161 1259 22687 180543

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 2 14 -1,50 -8 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 49 34 40,50 34 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADdEDC  B dcBACaCCABDbDbaECdACCeEaEcEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal acEBAA Cce DCBeAAaAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BD         CA  CdA   d  Ac  B     D     

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen adaeCa cb A cb edaac

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA ŞAHİN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,408 289,790 10 14 36 1258 11936

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 95 16 91,00 76 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDeBABBCCaACcBDEBECCEBACCEBEDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEADABdEDcCCBAeADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAEC EeCACD CABEC DDCDAebCBDDBCDDED e

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBecBb DBcC    DAdaC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 4 2 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ÖZDEMİR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,008 289,790 55 67 295 6672 57247

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 74 12 71,00 59 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBD BBACBCCcBDEDEBECCACCdECEBEeA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BcEBA     AD BbAA Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAEdCCCA DCBe     DcD  B DBD DD    

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen   a e  B C DA     aA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR BIYIKOĞLU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,645 289,790 137 157 1151 21266 169500

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 47 16 43,00 36 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCED    DeaBA BCCABaE EadCdACCBECEBEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEB d C a               

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD    e A  e              D         

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen B  cCB c C b E bdC A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KILIÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,443 289,790 151 174 1573 26669 213459

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 39 27 32,25 27 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCED   B d d CBCCcBDa bBECd CCacCa bc 

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal abE  A e B               

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik Be E D E aCCd       d        C  e DDC B 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen aCadCBCc  cDb  Dd  c

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 3 43
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN ABUT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,055 289,790 51 61 268 6055 52018

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 77 19 72,25 60 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADC DC DeDecBACBCCdBDE EBbCC CCBaCcBEeA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAA C BADCBCAA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD E  CC  cC bC ECDD D    DBDEbDC BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCB eaCBaCcDca b  dA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞI EFE ESMER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,245 289,790 92 109 559 12035 98900

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 62 12 59,00 49 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCED        ACBbCABDEDEadCdACCBECEBccA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal dAEBAA CEB DCB AA Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BD EC  E CeC   CB C E   A    CD       B 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC ab  BDCc A      A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAAN MUTLU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,903 289,790 25 33 128 3199 29351

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 87 25 80,75 67 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDdaAcBCCBACDBDEabdCEBcCCEecbAdE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEADAdbEDAeCaAaADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD dC EC ACDECABECCDDCDAC   DDBCDDd  B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBBcBCaDBcCceAaDAdBC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ PEKER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,813 289,790 161 185 2024 32096 268452

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 9 6,75 17 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 11,75 11,86 10,06

Toplam: 120 13 14 9,50 8 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe dAc ED      adbCBbdeBDED              e 

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal a EBA eb d e B           

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 0 43
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ŞEN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,928 289,790 117 137 798 16030 128863

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 58 24 52,00 43 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCeADEACDbBBAcBCCacCD DEabdCEcACCEBcDcCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEA AaC DAbCBACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik cDB  EC EC A c C     b      b           

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CcBc e  BA   eaeAd C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 3 43
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA EŞKİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,558 289,790 144 164 1338 23721 188803

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 46 30 38,50 32 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADE    d AcBdCBACDBDEBbdCEecCCEacbdCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal Be EA ABdED CdBA AeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DD D cb  CC a         D     d           

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen beB ceC cc b eb AdaC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPO 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,133 289,790 32 40 145 3461 31474

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 87 28 80,00 67 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCAcBbeBBACdbCABcEDEBECdACCBECEBdcA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAADCcBADCBCAAeAc     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAEcaCCAE CBAC ECaDcDDCdCDBDEDbC BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen aCeaeBCBaCdDbb e CBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SEVER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,800 289,790 67 81 361 8068 68429

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 74 27 67,25 56 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBAeEACDDeBAeBdCaACaBD BEeCbBACCEBEcACc

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BecEA ABbEDACCBA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD ECBEC A DEC c edDD D Cc  DDB DDdD B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBceBC  ede edde A C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT YAŞAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,068 289,790 142 162 1275 22888 182206

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 46 24 40,00 33 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADE  D d ccBCCdACDBDEaEdCEecCCEBcbACd

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BecEAaAcdED CCeAaAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  D      Eb A   C B                      

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen aBBBBea d        A  

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İSA ŞEKER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,720 289,790 28 36 136 3311 30227

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 86 22 80,50 67 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe eADCEDCADBDBcBACBCCABDbcEaECdACCBECcBdDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAAcdcBAaCBCAAeAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDEaDAE CaCAdDC ACCEC   D  B DeDED C B 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBcC CBaCcebEADECBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİD NABİ ÇELİK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,473 289,790 9 13 30 1027 9811

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 97 18 92,50 77 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDdBBACabCABDEDEBECeACCBECEBaDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAAcCEBADCBbAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD EcCCCAdDCdA CECb ADcCBCDBD DDCbBD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBcCaCB CADAEAedCBd

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AKAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,970 289,790 39 48 187 4410 39047

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 82 20 77,00 64 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDeaAcBCCBdCDBDEBbeCEeACCEBEeACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEA AdCdDACbBA AeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAEC ECCAC EC  E C D DcC  BDDB DD   B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBceBCbbB CEDAdb d C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELKATMIŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,065 289,790 109 129 732 15025 121241

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 58 16 54,00 45 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACD eBABBCaaACDBDEBECCEBACCEBbadCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEe AB EDAb BA AeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  DaD    ECCACD Cc        b              

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen Cd    C dc    E    d

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARIBAŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,005 289,790 48 58 254 5803 50122

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 77 15 73,25 61 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe BeDCEDCADBDeBBACBCCABDbDEaECCACCBECEBEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAAeC   D   AACAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDbE CCCAb CB CCEC        DBD       

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC BC  BDdAe EAbceBd

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAĞMUR UÇAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,320 289,790 58 71 313 7174 61129

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 161 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,99 27,11 23,63

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,38 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,43 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,75 11,86 10,06

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 14,00 14,29 10,49

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,28 3,35 2,05

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 17,28 17,64 12,54

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,30 2,46 1,43

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,23 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,87 1,98 1,23

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 6,41 6,75 4,08

Toplam: 120 75 22 69,50 58 62,43 63,35 50,31

TYT Türkçe DCdADEACDDecABB CBACDBDEBEdCEecCCEaEDdCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal  ddEA ABdbDACCBA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD EC ECCACD CABE CDD DeC C  DBa      

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CcdeBe bB C DA e cBa

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ARNAVUTOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,590 289,790 5 30 112 2823 25982

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 13 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 28,17 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,42 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,54 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,02 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 13,50 11,86 10,06

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 16,83 14,29 10,49

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,17 3,35 2,05

TYT Matematik 40 23 0 23,00 58 20,00 17,64 12,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,75 2,46 1,43

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,87 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,81 1,98 1,23

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 9,42 6,75 4,08

Toplam: 120 85 9 82,75 69 71,10 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDdBBACBCCABDE EBECdACCBECEB DA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAA C BADCcCAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BD EC AE  C AEDC   CE D  DD BC B ED C B 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen B Bce bBD ce E DaCBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN SU AKPOLAT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,745 289,790 4 28 99 2569 23798

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 13 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 28,17 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,42 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,54 1,98 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,02 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 13,50 11,86 10,06

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 16,83 14,29 10,49

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,17 3,35 2,05

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 20,00 17,64 12,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,75 2,46 1,43

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,87 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,81 1,98 1,23

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 9,42 6,75 4,08

Toplam: 120 87 15 83,25 69 71,10 63,35 50,31

TYT Türkçe dADCEDCA B eBBACaCCABDED BECdACC c EBcbe

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAAD EB DCBCAA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik B DECDAEBCCCAEDC Ae EeDDcDDd Ca  EDDCDB 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBBCBeBD ADA  DdCBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
437,918 289,790 1 4 9 385 3799

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 13 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,17 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,42 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,54 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,02 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,50 11,86 10,06

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,83 14,29 10,49

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,17 3,35 2,05

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 20,00 17,64 12,54

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,75 2,46 1,43

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,87 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,81 1,98 1,23

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 9,42 6,75 4,08

Toplam: 120 102 11 99,25 83 71,10 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDBBA BCaBACDBDEaEdCEBACCEBEbAaE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEADABCEDAeCBA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACbCBDDBCDDED B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBBB C DBACEe de dBC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ALP UÇAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,500 289,790 6 62 274 6129 52573

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 13 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,17 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,42 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,54 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,02 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,50 11,86 10,06

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 16,83 14,29 10,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,17 3,35 2,05

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 20,00 17,64 12,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,75 2,46 1,43

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,87 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,81 1,98 1,23

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 9,42 6,75 4,08

Toplam: 120 77 19 72,25 60 71,10 63,35 50,31

TYT Türkçe BADdEDCADBD BBACBaCABDEDEBECdcCCBECEaEDd

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAbDCcBADaBCAAeAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BaDECD dBbCCA  CB C E aDA  e C  D       

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBebB B C DA A cdBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜLER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,975 289,790 3 16 46 1493 13966

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 13 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 28,17 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,42 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,54 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,02 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,50 11,86 10,06

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 16,83 14,29 10,49

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,17 3,35 2,05

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 20,00 17,64 12,54

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,75 2,46 1,43

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,87 2,30 1,42

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,81 1,98 1,23

TYT Fen 20 11 1 10,75 54 9,42 6,75 4,08

Toplam: 120 91 6 89,50 75 71,10 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDBBBACBaCABDEDEaEC ACCBECEBEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAADCEBADCBaAA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD EBCCb  DCBbC ECDDA DC CD  E    B 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen B BBCB c  A   AD CBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKA NALP KÜLLÜK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,008 289,790 9 80 357 8041 68190

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 13 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,17 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,42 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,54 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,02 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,52 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 13,50 11,86 10,06

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 16,83 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,17 3,35 2,05

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 20,00 17,64 12,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,75 2,46 1,43

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,87 2,30 1,42

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,81 1,98 1,23

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,42 6,75 4,08

Toplam: 120 71 15 67,25 56 71,10 63,35 50,31

TYT Türkçe dADCEDCADBDdcBACBCCdBeEDEBECCACCdaCEBdbA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAA CE  DCeCA  Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik               DCBA  ECDDbD C            

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBdCBCBDCAeAbADECBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ARDA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,565 289,790 10 108 544 11803 97140

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 13 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 28,17 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,42 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,54 1,98 1,43

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,02 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,52 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 13,50 11,86 10,06

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 16,83 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,17 3,35 2,05

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 20,00 17,64 12,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,75 2,46 1,43

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,87 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,81 1,98 1,23

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 9,42 6,75 4,08

Toplam: 120 66 26 59,50 50 71,10 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDe DBDdaBACBCCABDEcEBECdbCCBaCEBaed

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal dAEBAAbCbBAD ceAA Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDE DAEaCCCAEcCB    C                  

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBdbBCBbCcb b aECdA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GENÇAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,383 289,790 7 64 277 6266 53748

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 13 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,17 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,42 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,54 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,02 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,50 11,86 10,06

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 16,83 14,29 10,49

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,17 3,35 2,05

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 20,00 17,64 12,54

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,75 2,46 1,43

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,87 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,81 1,98 1,23

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 9,42 6,75 4,08

Toplam: 120 77 20 72,00 60 71,10 63,35 50,31

TYT Türkçe DCdADEACDDeBAcBCCBACDBDEBEeCEBACCEBcDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BdAEAcAdC DAbCBAdADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik aDBD EC EC AC  C BE    CDAd CB D  b     

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CB cBC aBcC bcdeAABC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED COŞAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,795 289,790 8 70 309 7112 60624

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 13 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 28,17 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,42 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,54 1,98 1,43

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,02 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 13,50 11,86 10,06

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 16,83 14,29 10,49

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,17 3,35 2,05

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 20,00 17,64 12,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,75 2,46 1,43

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,87 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,81 1,98 1,23

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,42 6,75 4,08

Toplam: 120 75 24 69,00 58 71,10 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDed  beeBbC d A  EDEBEdd CCeaCEedeA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAAaC B D BdAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDD CDAEBCCCAE  ec  ECDDADD   DBDEbDCDBD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCedCBCB CAbdE DdC A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİLSU BAD UR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,518 289,790 13 182 1882 30318 248401

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 13 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 5 12,75 32 28,17 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,42 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,54 1,98 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,02 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,52 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 13,50 11,86 10,06

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 16,83 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,17 3,35 2,05

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 20,00 17,64 12,54

Toplam: 120 24 11 21,25 18 71,10 63,35 50,31

TYT Türkçe DddADEACD ecABBCCBcC                    

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBcEA bdd       CAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  D D  C         b                       

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RENGİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,045 289,790 12 125 654 13731 111522

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 13 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 28,17 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,42 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,54 1,98 1,43

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,02 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,52 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 13,50 11,86 10,06

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 16,83 14,29 10,49

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,17 3,35 2,05

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 20,00 17,64 12,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,75 2,46 1,43

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,87 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,81 1,98 1,23

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,42 6,75 4,08

Toplam: 120 63 28 56,00 47 71,10 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCAeBDeccACBCCABDbeEBECdcCCeECEB eA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEdAb d B DCB AA Ac     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  DD CDdE  CCA D B    eb    C bDd   D e  

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCaBCB BbdcbAEADcC d

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT AYHAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,360 289,790 11 116 596 12699 104135

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 13 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,17 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,42 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,54 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,02 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,52 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,50 11,86 10,06

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 16,83 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,17 3,35 2,05

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 20,00 17,64 12,54

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,75 2,46 1,43

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,87 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,81 1,98 1,23

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 9,42 6,75 4,08

Toplam: 120 64 24 58,00 48 71,10 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDeBABBCCBACcBDEaEdCEBACCEBccdCb

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BaAEAeABacDACCcAaAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAEC EbC CDECbe    DC                

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen  ae B   Bc EeA   d d

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA IŞIKER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
423,123 289,790 2 10 25 803 7708

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 13 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,17 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,42 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,54 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,02 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,50 11,86 10,06

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,83 14,29 10,49

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,17 3,35 2,05

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 20,00 17,64 12,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,75 2,46 1,43

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,87 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,81 1,98 1,23

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,42 6,75 4,08

Toplam: 120 99 19 94,25 79 71,10 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDDeBABBCCBdCDBcEaEdCEdACCEBEaACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEA ABeEDACCcAeADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDcECBECCACDECcBECCDDCDACDCBDDBCDadD B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBcBBCeDBACcDAdeAABC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 6 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ARDA AKKOYU 2242 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,965 289,790 1 15 40 1385 13098

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 1 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 32,50 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 16,50 11,86 10,06

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 23,25 14,29 10,49

Geometri 10 8 0 8,00 80 8,00 3,35 2,05

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 31,25 17,64 12,54

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,75 2,46 1,43

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,75 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,25 1,98 1,23

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 9,75 6,75 4,08

Toplam: 120 94 16 90,00 75 90,00 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACDbeBABBCCaACDBDEBEdCEBACCEBccACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEADABCcD CCeACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik cDBDAEC EdCAC ECABECCDDCDACc BDDBCDDED  

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBB Be DBACEcA eAd a

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
434,233 289,790 2 6 12 474 4555

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 9 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,03 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,61 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,11 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,64 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,11 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,47 11,86 10,06

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 15,42 14,29 10,49

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,69 3,35 2,05

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 20,11 17,64 12,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,44 2,46 1,43

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,31 2,30 1,42

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,17 1,98 1,23

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,92 6,75 4,08

Toplam: 120 101 12 98,00 82 68,53 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDeeBACBCCABDEDEaECdACCBECEBcDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal aAEcAA CEB DCBbAA Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAE CCCAEDCBACCECDDADcC CDBDEDDC BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBBCBCBDCAeAaADEC A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARAYEĞİT 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,730 289,790 6 83 366 8221 69639

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 9 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 28,03 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,61 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,11 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,64 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,11 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,47 11,86 10,06

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 15,42 14,29 10,49

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,69 3,35 2,05

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 20,11 17,64 12,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,44 2,46 1,43

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,31 2,30 1,42

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,17 1,98 1,23

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,92 6,75 4,08

Toplam: 120 73 25 66,75 56 68,53 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADE CD eBAcBCaBACDBDEBcdCEeACCEdbeAbE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEe ABd DdCCBAeAcA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDcDAEa E C C  C  E eD  Dc    DD  DDED B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBcBBeCbBAC ebdDAABC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BORA KESKİN 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,750 289,790 7 117 603 12811 104946

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 9 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 28,03 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,61 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,11 1,98 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,64 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,11 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,47 11,86 10,06

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 15,42 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 3,35 2,05

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 20,11 17,64 12,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,44 2,46 1,43

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,31 2,30 1,42

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,17 1,98 1,23

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,92 6,75 4,08

Toplam: 120 66 34 57,50 48 68,53 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDcdBACaCCcBDaDaabCCACCdECcacDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal dAEBAb CcaADaBbAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD EdCCCAdDCB e   b  b e e          

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBdCBbcadbDbEAcEdBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 2 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DUA SADİOĞLU 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,625 289,790 3 42 148 3531 31874

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 9 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,03 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,61 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,11 1,98 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,64 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,11 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,47 11,86 10,06

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 15,42 14,29 10,49

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,69 3,35 2,05

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 20,11 17,64 12,54

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,44 2,46 1,43

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,31 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,17 1,98 1,23

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,92 6,75 4,08

Toplam: 120 85 20 80,00 67 68,53 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADaDecBACBCCABDEDEBECCACCdECEBbDc

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAA ddaADCBbAA Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAE  CC EDCBdCCE DDAD C CDBDED C BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCa a  BDCceAE cd aA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDANAS HAÇAT 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,493 289,790 9 169 1441 25137 200148

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 9 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 28,03 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,61 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,11 1,98 1,43

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,64 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,11 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,47 11,86 10,06

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 15,42 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 3,35 2,05

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 20,11 17,64 12,54

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,44 2,46 1,43

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,31 2,30 1,42

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,17 1,98 1,23

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,92 6,75 4,08

Toplam: 120 40 16 36,00 30 68,53 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACD B AcBCCBACDBcca dCEeACCEa edCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BaAEA ABa D e BACAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik       b  C      c                       

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen  c                  

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 2 4 29
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YUSUF TAŞ 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,435 289,790 5 82 363 8118 68832

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 9 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 28,03 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,61 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,11 1,98 1,43

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,64 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,11 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,47 11,86 10,06

Matematik-1 30 20 8 18,00 60 15,42 14,29 10,49

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,69 3,35 2,05

TYT Matematik 40 28 10 25,50 64 20,11 17,64 12,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,44 2,46 1,43

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,31 2,30 1,42

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,17 1,98 1,23

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,92 6,75 4,08

Toplam: 120 77 41 66,75 56 68,53 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDeAbcDccdACeCCbBDaDbBECdcbCecCEBdDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEcAAcCdBeDacbAdCAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDaECDAEdCCCA cCBeC ECDbcDeeBCDBDEaDCeBD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCceeBCebCAeAaADECBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 2 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ TURGUT 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,128 289,790 8 166 1392 24489 195091

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 9 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,03 27,11 23,63

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,61 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,11 1,98 1,43

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,64 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,11 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 11,47 11,86 10,06

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 15,42 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 3,35 2,05

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 20,11 17,64 12,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,44 2,46 1,43

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 2,31 2,30 1,42

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,17 1,98 1,23

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 8,92 6,75 4,08

Toplam: 120 44 27 37,25 31 68,53 63,35 50,31

TYT Türkçe DCBADEACD eB cBCbBACaBDEBECCbeACCaBceACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BdeEAeABd  AeaB          

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  D D    daCd                            

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen dBBBae  dbdde E  A a

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KORKMAZ 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
439,458 289,790 1 3 7 354 3533

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 9 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,03 27,11 23,63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,61 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,11 1,98 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,64 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,11 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,47 11,86 10,06

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 15,42 14,29 10,49

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 3,35 2,05

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 20,11 17,64 12,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,44 2,46 1,43

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,31 2,30 1,42

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,17 1,98 1,23

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,92 6,75 4,08

Toplam: 120 103 13 99,75 83 68,53 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCbDCADBDeBBAeBCCABDEDEaECdACCBECEBEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAA C BADCBCAAbAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAEBCCCcEDCBACCECDDAD C CDBDEDeCDBD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen aaBBCBCBDCADbEADdCBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DENİZ 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,153 289,790 4 53 223 5173 45249

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 9 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,03 27,11 23,63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,61 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,11 1,98 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,64 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,11 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,47 11,86 10,06

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 15,42 14,29 10,49

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,69 3,35 2,05

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 20,11 17,64 12,54

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,44 2,46 1,43

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,31 2,30 1,42

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,17 1,98 1,23

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,92 6,75 4,08

Toplam: 120 79 17 74,75 62 68,53 63,35 50,31

TYT Türkçe BADCEDCADBDeBBACB CABDbDEeECdACCBECEaEec

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAA CEB DCBbAACAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAE CCCAEcCBACCE c        B  D     

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC aCB BbCcD bAD Cac

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA DOĞAN ERDOĞA 0 13B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,868 289,790 1 165 1355 24002 191138

Puanı Hesaplanan: 185 2070 32713 276266

Katılımlar: 1 185 2083 33200 278728

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 17,75 27,11 23,63

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,75 3,47 2,85

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -1,00 1,98 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,98 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,43 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,00 11,86 10,06

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 8,75 14,29 10,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 3,35 2,05

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 8,75 17,64 12,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,00 2,46 1,43

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,25 2,30 1,42

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,00 1,98 1,23

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 4,25 6,75 4,08

Toplam: 120 46 33 37,75 31 37,75 63,35 50,31

TYT Türkçe D dbDc    e ccBCCBbCDBDEaEdCEBACCEeceACc

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal  c EAabae DdbCBAaADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik eDBD    ECC    C BE                     

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen aBdBBebDecCdD Ee dda

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0
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