
SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,920 194,170 110 122 399 9827 84537

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
148,158 243,380 121 134 470 10925 94835

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
151,950 222,840 115 128 454 10725 93615

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 15 12,25 31

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 3 7 1,25 7 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 15 4,25 11 3,05 2,84 5,70

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,21 0,21 0,36

Coğrafya-2 11 4 0 4,00 36 0,23 0,21 0,41

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,14 0,24

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,17 0,19 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 1 3,75 9 0,78 0,80 1,61

Toplam: 280 36 41 25,75 9 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 aDeaBEdC dbbB a e e   C de      c Eb D d

Cevap Anahtarı B EDADBEBCCCDABDEADCABAECECDABBCAEEBECADCB

Sosyal-2   a        D  CB   B                          

Cevap Anahtarı B AEDBCCBCEDADEACBBDEBDAEAACBEDDBCCADACECDECACBD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 2 0
ŞİİR 4 0 2 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
283,598 194,170 3 3 13 506 3850

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
181,690 243,380 110 123 369 8924 75241

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
235,483 222,840 59 66 185 4661 40191

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 16 20,00 50

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 13 20,75 52 3,05 2,84 5,70

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 0,21 0,21 0,36

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 0,23 0,21 0,41

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,13 0,14 0,24

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,04 0,04 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,17 0,19 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 22 15 18,25 46 0,78 0,80 1,61

Matematik-2 31 1 1 0,75 2 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 1 1 0,75 2 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 1 0 1,00 7 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 98 62 82,50 29 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 DAEBDCEBDC  EccaeDbEC AaCaAdEaBdAdECcaDC

Cevap Anahtarı A DAEBDCEBDCCDEAABADCECBAECDABEEBCABECABDC

Sosyal-2 Dd ECEDa adDEcaDbcaAEBAeEcDDBEeea CEDACe      

Cevap Anahtarı A DBAECEDCCBADEABDCBDAEBACEADDBECABCCEDACDECBDAC

Matematik C         b                             

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri A                                      c

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
ŞİİR 4 2 1 50
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
HALK EDEBİYATI 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 2 1 50
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 2 0 2 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,933 194,170 107 119 380 9448 81026

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
227,338 243,380 84 95 243 5847 49979

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
179,468 222,840 105 118 369 9061 78433

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 15 17,25 43

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19

TYT Fen 20 11 2 10,50 53

Matematik-2 31 5 2 4,50 15 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 5 3 4,25 11 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 1 0 1,00 7 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 7 0 7,00 54 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 13 1 12,75 32 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 66 30 58,50 21 92,51 93,75 77,43

Matematik CAB  C dAc                             c

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri  A            CDACEED      De   B D C  E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KARDAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,505 194,170 113 125 428 10298 89111

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
188,900 243,380 105 118 342 8296 70194

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
162,425 222,840 114 127 425 10217 89038

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 17 20 12,00 30

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Matematik-2 31 2 0 2,00 6 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 2 0 2,00 5 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 0 0 0,00 0 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 2 0 2,00 15 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 6 2 5,50 14 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 49 36 40,00 14 92,51 93,75 77,43

Matematik C      A                                

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri                CC          b D  D B Eb  

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
219,843 194,170 32 35 98 2633 23440

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
393,528 243,380 14 16 29 594 5915

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
312,358 222,840 14 16 34 888 7039

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 23 3 22,25 72 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 9 0 9,00 100 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 32 3 31,25 78 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 9 2 8,50 61 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 27 10 24,50 61 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 152 27 145,25 52 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAEd CADEDAAEDE CBD Ecd ABEB BBDCBAADEC

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAABDbDDA   BdACCeDDEcADDBBCdDeAeaBbECaE

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 4 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 2 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,840 194,170 37 41 114 2898 25699

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
345,755 243,380 26 30 65 1512 14589

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
291,165 222,840 23 27 59 1558 13230

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,50 56

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 20 3 19,25 62 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 6 2 5,50 61 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 26 5 24,75 62 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 5 1 4,75 34 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 6 3 5,25 40 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 17 8 15,00 38 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 134 31 126,25 45 92,51 93,75 77,43

Matematik CABAaC  AbADEABDEeBDDB      EBDaCBDADd E

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri    DBb A DB   aDcCEED bB   DacCdB aDC  E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 3 1 75
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 3 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,875 194,170 64 72 236 5774 51932

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
317,590 243,380 40 44 108 2293 21263

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
252,855 222,840 43 49 136 3505 30207

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 8 18,00 45

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 31 13 4 12,00 39 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 9 0 9,00 100 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 22 4 21,00 53 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 7 2 6,50 50 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 22 12 19,00 48 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 113 38 103,50 37 92,51 93,75 77,43

Matematik  BAEeACA bD AE E eBa  B     B  BDCBAADEC

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAABD bDA eeBa CCcDDEEb   BCcDbAaaBcECcE

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 4 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 2 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,205 194,170 88 100 275 6430 56788

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
265,090 243,380 64 72 171 4128 35957

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
216,065 222,840 79 87 245 6167 52704

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 31 6 2 5,50 18 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 4 0 4,00 44 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 10 2 9,50 24 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 3 4 2,00 14 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 5 2 4,50 35 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 15 8 13,00 33 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 90 31 82,25 29 92,51 93,75 77,43

Matematik CAB  C  A    A a a             BC  AD   

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri A CDa  b   ae CD CEbD   d  DeAd B DDC  E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 0 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 2 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
256,480 194,170 7 7 23 1026 8244

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
217,950 243,380 90 103 265 6372 54182

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
280,838 222,840 26 30 74 2004 17188

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 10 3 9,25 51 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 7 23,25 58 3,05 2,84 5,70

Matematik-2 31 7 3 6,25 20 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 7 3 6,25 16 13,72 13,99 10,44

Toplam: 280 98 34 89,56 32 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 DAEcDCEBcCd   ABAD Ee AEbD  EEBCAaEd BDC

Cevap Anahtarı A DAEBDCEBDCCDEAABADCECBAECDABEEBCABECABDC

Matematik CAB  C  e dDE   Ee                      

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 1 50
ŞİİR 4 2 1 50
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 2 0 50
ROMAN 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU KUVVET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
147,195 194,170 114 126 444 10644 92675

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
175,173 243,380 114 127 391 9420 79809

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
151,745 222,840 116 129 455 10730 93702

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 13 19,75 49

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11

TYT Fen 20 3 7 1,25 6

Matematik-2 31 1 2 0,50 2 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 1 2 0,50 1 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 2 2 1,50 12 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 7 8 5,00 13 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 42 36 33,00 12 92,51 93,75 77,43

Matematik C         d  b                          

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri A CD b d a     b d  D   B  D  b   c e  E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ KONAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,818 194,170 42 46 133 3281 29179

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
334,528 243,380 31 35 81 1808 17171

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
273,808 222,840 32 36 86 2337 20175

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 17 5 15,75 51 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 5 3 4,25 47 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 22 8 20,00 50 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 20 12 17,00 43 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 130 39 120,25 43 92,51 93,75 77,43

Matematik  AB ECeCA dDEA  EbBDDe dA  BE DBeBDADc a

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri A   aadA DBbC CbdCEE DbBBAaDDAC dcaDd EE

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 2 2 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 0 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
219,365 194,170 34 37 102 2679 23786

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
440,348 243,380 2 2 7 146 1407

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
329,235 222,840 6 7 18 541 3934

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 35 0 35,00 88

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 30 1 29,75 96 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 8 1 7,75 86 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 38 2 37,50 94 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 168 26 161,50 58 92,51 93,75 77,43

Matematik CABAECDCAEADEABbECBDDBECAEBBEBDaCBDADACE

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AACDBDAAEDBECaCDACEEDDeBBADDDACcBEaDCEEE

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 4 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 1 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
214,010 194,170 41 45 128 3191 28091

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
371,993 243,380 20 24 47 936 9410

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
295,890 222,840 21 24 56 1367 11553

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 11 25,25 63

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 20 6 18,50 60 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 9 0 9,00 100 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 29 6 27,50 69 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 8 1 7,75 55 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 25 9 22,75 57 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 144 38 134,50 48 92,51 93,75 77,43

Matematik CABAECDCAcADEAdDEeaDDcc    BEB BCBDADACE

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AACDBD A cB   eDdCEEDDDBBA DDAbdBbDadEaE

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 2 2 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 4 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 2 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MELEK EKİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 67 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
248,160 243,380 69 79 202 4828 41609

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
217,843 222,840 75 83 237 6027 51485

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 11 11 8,25 27 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 3 5 1,75 19 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 14 16 10,00 25 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 3 3 2,25 17 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 10 12 7,00 18 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 90 52 77,06 28 92,51 93,75 77,43

Matematik CAceEC eAcADEdB Ebde ec    cE  BddcAc Cc

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri bcCcB cd DB   ebdCEE       D  bcB a a  E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 0 3 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 3 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 2 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,235 194,170 46 51 147 3646 32414

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
354,628 243,380 22 26 56 1304 12745

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
267,335 222,840 36 41 101 2674 23049

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

TYT Matematik 40 18 0 18,00 45

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 17 0 17,00 55 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 2 0 2,00 22 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 19 0 19,00 48 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 8 2 7,50 54 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 28 6 26,50 66 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 130 16 126,00 45 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAEC C  EDAAE EBCBD       E   B C      

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CA a ADDA e BEACCDDDEcA DBBCEDeADaBEEC b

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 0 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 1 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 67 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
290,050 243,380 50 58 139 3210 28506

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
231,048 222,840 63 70 197 4991 42883

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 15 8 13,00 42 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 2 1 1,75 19 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 17 9 14,75 37 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 8 5 6,75 48 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 21 15 17,25 43 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 104 48 92,06 33 92,51 93,75 77,43

Matematik CBdcd  A EDd EDE bcDD Bd  BaBDBB C     d

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri dAAdDADcAEd BdcCdDDDEE eD BCdDecD BcEdaa

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 0 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 3 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SARSIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
214,290 194,170 40 44 127 3157 27852

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
349,983 243,380 23 27 59 1378 13656

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
280,900 222,840 25 29 73 1999 17158

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,75 79

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 17 4 16,00 52 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 6 0 6,00 67 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 23 4 22,00 55 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 6 5 4,75 34 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 23 12 20,00 50 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 135 33 126,75 45 92,51 93,75 77,43

Matematik aABAEb CA ADE  DEeBDDc C   BE  BCB AD C 

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri ddCD e A DBdCaCDdCEEDDDBBcDDecC adDDdE E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 2 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 2 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,483 194,170 58 66 200 4653 42057

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
300,998 243,380 44 51 124 2851 25535

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
234,288 222,840 60 67 187 4753 40905

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 17 15,75 39

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69

TYT Fen 20 18 0 18,00 90

Matematik-2 31 10 1 9,75 31 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 1 0 1,00 11 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 11 1 10,75 27 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 10 1 9,75 70 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 7 2 6,50 50 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 4 0 4,00 31 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 21 3 20,25 51 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 109 26 102,50 37 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAEC Cb   A  DE   D           B        

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CA BDADDeEC B cCCD DEE  Dc   D    B EC  

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN HALİLOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
229,260 194,170 17 19 66 1988 17213

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
153,363 243,380 120 133 456 10729 92542

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
194,840 222,840 100 111 319 7823 67522

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 17 7 15,25 38

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 15 16,25 41 3,05 2,84 5,70

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 0,21 0,21 0,36

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 0,23 0,21 0,41

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,13 0,14 0,24

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 0,04 0,04 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,17 0,19 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 13 12,75 32 0,78 0,80 1,61

Toplam: 280 61 40 51,00 18 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 EDADBE CC Dbe acDeA AEeaaebdBeA bBcCAcCB

Cevap Anahtarı B EDADBEBCCCDABDEADCABAECECDABBCAEEBECADCB

Sosyal-2 d DBaC  EDdaEdCBae BaA AA e D d eeDdC C       

Cevap Anahtarı B AEDBCCBCEDADEACBBDEBDAEAACBEDDBCCADACECDECACBD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
ŞİİR 4 3 0 75
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
HALK EDEBİYATI 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 2 1 50
ROMAN 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 1 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 2 0 2 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
224,923 194,170 27 29 81 2260 19834

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
417,825 243,380 7 8 15 292 3095

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
325,948 222,840 10 11 23 602 4478

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 26 3 25,25 81 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 9 0 9,00 100 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 35 3 34,25 86 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 30 7 28,25 71 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 163 27 156,25 56 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAECACADEDeAEDE bBDD BCEABEdDBBDCBAADEC

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri abABDADDAECeBE CCDDDEEADDaBCdD AaDBdEC E

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 4 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
260,318 194,170 5 5 21 939 7434

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
168,028 243,380 116 129 410 9924 84338

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
216,760 222,840 77 85 242 6119 52237

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 17 17,75 44

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 18,50 46 3,05 2,84 5,70

Tarih-2 11 8 1 7,75 70 0,21 0,21 0,36

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 0,23 0,21 0,41

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,13 0,14 0,24

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 0,04 0,04 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,17 0,19 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 12 16,00 40 0,78 0,80 1,61

Toplam: 280 82 54 68,50 24 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 EDeaBacCbeDABbEADbAB aCECDAdceA EaEC c B

Cevap Anahtarı B EDADBEBCCCDABDEADCABAECECDABBCAEEBECADCB

Sosyal-2 A aB CBCEDAeEcCddD BD   ACeacc  eADcaEC       

Cevap Anahtarı B AEDBCCBCEDADEACBBDEBDAEAACBEDDBCCADACECDECACBD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 2 0
ŞİİR 4 2 2 50
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 1 2 25
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 1 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL BOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
145,940 194,170 115 127 446 10692 93279

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
203,170 243,380 100 113 303 7299 61719

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
167,795 222,840 110 123 406 9884 86056

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 6 4 5,00 13

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24

TYT Fen 20 9 2 8,50 43

Matematik-2 31 5 8 3,00 10 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 4 1 3,75 42 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 9 9 6,75 17 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 5 2 4,50 32 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 3 3 2,25 17 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 12 11 9,25 23 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 50 33 41,75 15 92,51 93,75 77,43

Matematik Cd   C b  b    c  B    aAaadE  BC D  cC 

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri A CD   AEb c  b  Cd  D cB  D bbdB bDd bE

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 3 25
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 2 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 3 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA EREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 67 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
267,655 243,380 62 70 165 4023 35147

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
233,133 222,840 62 69 190 4838 41670

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 11 2 10,50 34 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 5 0 5,00 56 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 16 2 15,50 39 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 4 2 3,50 27 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 11 11 8,25 21 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 93 37 83,81 30 92,51 93,75 77,43

Matematik dAB  C  A  D A  EdB        BEB BC  AD  E

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri Ae  d  A aB   eD CEE a     D  bdBbaDd dE

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 0 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 67 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
223,225 243,380 85 97 252 6062 51793

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
201,858 222,840 95 105 295 7274 62558

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 4 2 3,50 11 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 1 1 0,75 8 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 5 3 4,25 11 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 2 1 1,75 13 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 3 2 2,50 19 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 6 8 4,00 10 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 77 35 68,31 24 92,51 93,75 77,43

Matematik a d    A                   EBD B d      

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri  A    b   C   dCC D  a     b D  e   cea 

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT BARUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,505 194,170 91 103 301 7441 64425

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
267,825 243,380 61 69 164 4019 35099

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
212,610 222,840 85 93 259 6438 55004

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 8 21,00 53

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 31 10 6 8,50 27 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 3 3 2,25 25 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 13 9 10,75 27 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 4 0 4,00 29 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 17 6 15,50 39 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 90 39 80,25 29 92,51 93,75 77,43

Matematik CBd C bA   AA cE  dDD c    Ee  a Ce dD C

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CA        C B  CdDcDEbe DBBC D ADDB cd  

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 2 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU SALMA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 67 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
321,570 243,380 37 41 99 2175 20280

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
244,948 222,840 50 57 158 3986 34574

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 15 5 13,75 44 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 6 0 6,00 67 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 21 5 19,75 49 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 7 2 6,50 46 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 25 8 23,00 58 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 112 37 102,81 37 92,51 93,75 77,43

Matematik aBAECACA bDA Eb  aaDD      EB BBDC AAD  

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAABDA De   a  CCDDDEEADbBBb DDADDBbEdca

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 3 0 75
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,660 194,170 44 49 145 3585 31996

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
329,145 243,380 33 37 91 1956 18440

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
274,720 222,840 31 35 85 2298 19775

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56

TYT Fen 20 16 2 15,50 78

Matematik-2 31 18 4 17,00 55 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 5 2 4,50 50 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 23 6 21,50 54 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 3 7 1,25 9 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 18 14 14,50 36 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 127 41 116,75 42 92,51 93,75 77,43

Matematik CAB EC CA dDEA DEdaDDB     BEBbBC  bDcCE

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AcCDda d ccc  CDdCEEDDbBB  DeAbEBbDad  E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 1 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 2 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN ÇAKMAKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
207,930 194,170 48 54 152 3767 33676

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
198,763 243,380 101 114 314 7561 64140

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
223,628 222,840 70 78 220 5568 47598

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 5 13,75 34

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 4 1 3,75 21 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 7 12,25 31 3,05 2,84 5,70

Matematik-2 31 4 1 3,75 12 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 4 1 3,75 9 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 2 4 1,00 3 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 71 27 64,25 23 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 DAEBaCE bC     B       Eae     CAccC BDb

Cevap Anahtarı A DAEBDCEBDCCDEAABADCECBAECDABEEBCABECABDC

Matematik CA     Ce   E                           

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri e    e        d            D        e  E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 0 0
ŞİİR 4 1 1 25
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,688 194,170 93 105 307 7526 65348

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
259,440 243,380 65 74 177 4333 37726

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
219,408 222,840 73 81 232 5896 50418

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 4 20,00 50

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 31 13 2 12,50 40 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 1 0 1,00 11 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 14 2 13,50 34 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 1 2 0,50 4 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 4 1 3,75 29 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 11 5 9,75 24 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 81 18 76,50 27 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAEC  A     c E  BDD eC   EB         E 

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri        e    BcdCCD        Bb DD aDB  CE 

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 1 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CERENNUR KABAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
241,760 194,170 10 10 41 1409 11920

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
232,755 243,380 81 92 234 5571 47636

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
280,218 222,840 27 31 76 2034 17433

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 11 4 10,00 56 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 18,50 46 3,05 2,84 5,70

Matematik-2 31 10 5 8,75 28 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 3 1 2,75 31 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 13 6 11,50 29 13,72 13,99 10,44

Toplam: 280 101 44 90,06 32 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 DAEBDCEBDCCD bcadD EC AECecdE ceAacbcBeC

Cevap Anahtarı A DAEBDCEBDCCDEAABADCECBAECDABEEBCABECABDC

Matematik CAB EC eA d EA   acD c      E  a   AD  E

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
ŞİİR 4 3 1 75
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 2 0 50
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YONTUÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
290,478 194,170 2 2 10 418 3104

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
283,738 243,380 52 60 143 3446 30265

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
368,885 222,840 2 2 4 153 798

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63

TYT Fen 20 6 4 5,00 25

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 18 0 18,00 100 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 5 30,75 77 3,05 2,84 5,70

Matematik-2 31 23 1 22,75 73 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 3 2 2,50 28 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 26 3 25,25 63 13,72 13,99 10,44

Toplam: 280 134 31 126,25 45 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 DAEBDCEBDCCDEAABADCECBAEbaAaEaB AaEC B C

Cevap Anahtarı A DAEBDCEBDCCDEAABADCECBAECDABEEBCABECABDC

Matematik CABAECDCAEA EABbEC DD E    BEBDBbB A b  

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
ŞİİR 4 4 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 4 0 100
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 2 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ DEMİRCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 67 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
238,895 243,380 79 89 223 5272 45090

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
200,468 222,840 96 106 297 7383 63532

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 4 1 3,75 12 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 4 1 3,75 9 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 3 2 2,50 18 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 5 3 4,25 33 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 12 9 9,75 24 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 82 34 73,56 26 92,51 93,75 77,43

Matematik C B       A      b D                    

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri bA D   b D    C  CE eDa Be DcAd d D  a E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 2 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUA SADİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 67 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
324,130 243,380 35 39 95 2111 19658

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
245,643 222,840 49 56 154 3928 34170

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 17 4 16,00 52 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 4 0 4,00 44 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 21 4 20,00 50 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 7 0 7,00 50 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 25 5 23,75 59 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 112 33 103,81 37 92,51 93,75 77,43

Matematik CAB EC  Acd EA DEbBDDc C   BEB BC  AD   

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AACD   A DB   CDACEEDDDBBAcDD bEBcDDd  c

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 0 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SUKAHYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,153 194,170 109 121 388 9635 82664

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
215,328 243,380 93 106 272 6519 55431

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
166,498 222,840 112 125 411 9986 86810

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 19 11,25 28

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

TYT Matematik 40 16 13 12,75 32

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 31 3 12 0,00 0 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 1 3 0,25 3 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 4 15 0,25 1 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 4 8 2,00 14 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 6 2 5,50 42 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 17 15 13,25 33 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 73 79 53,25 19 92,51 93,75 77,43

Matematik C  aCbdbe   cdba           EebeB e  c a 

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri dbABceaDA e abdCCb  EEA   BCEDebDeB cCEb

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 3 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 2 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ERİLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
242,658 194,170 9 9 40 1367 11622

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
221,045 243,380 88 100 257 6202 52758

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
244,905 222,840 51 58 159 3992 34607

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Türkçe 6 5 0 5,00 83 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 10 16,50 41 3,05 2,84 5,70

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,21 0,21 0,36

Coğrafya-2 11 2 3 1,25 11 0,23 0,21 0,41

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,14 0,24

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,17 0,19 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 3 2,25 6 0,78 0,80 1,61

Matematik-2 31 1 0 1,00 3 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 1 0 1,00 3 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 1 2 0,50 4 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 7 5 5,75 14 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 96 42 85,56 31 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 DA BDCE bCb EA BAD EeBbECec E   Acc e eC

Cevap Anahtarı A DAEBDCEBDCCDEAABADCECBAECDABEEBCABECABDC

Sosyal-2 D          a   bCB   e                        

Cevap Anahtarı A DBAECEDCCBADEABDCBDAEBACEADDBECABCCEDACDECBDAC

Matematik           A                             

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri        e      d    Ee      DDbC B D  a E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 1 0
ŞİİR 4 2 1 50
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 2 1 50
ROMAN 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE CEYHUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,243 194,170 90 102 280 6563 57902

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
292,213 243,380 49 56 135 3142 27910

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
239,388 222,840 57 64 178 4382 37842

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 5 18,75 47

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

TYT Matematik 40 18 0 18,00 45

TYT Fen 20 14 2 13,50 68

Matematik-2 31 12 3 11,25 36 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 7 0 7,00 78 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 19 3 18,25 46 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 3 1 2,75 20 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 9 0 9,00 69 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 15 2 14,50 36 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 96 18 91,50 33 92,51 93,75 77,43

Matematik C  EC C     AE E ecDD      EaDBBDCBA DE 

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri  A  b     C B  CCDDDEE  D B  D  a B E   

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 3 0 75
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
133,715 194,170 120 133 479 11097 97299

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
271,175 243,380 59 67 159 3907 34124

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
204,495 222,840 92 102 284 7072 60693

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 19 15 15,25 38

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 31 18 6 16,50 53 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 8 0 8,00 89 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 26 6 24,50 61 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 8 5 6,75 48 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 22 8 20,00 50 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 67 29 59,75 21 92,51 93,75 77,43

Matematik CABb C CAEA E  bEa DDc bAEBcEBDBCBDA ACE

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AACbBDcAaDcEe CDACEa DDBB  De C B  c E E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 4 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 1 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ŞAYLIĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
232,778 194,170 15 17 60 1789 15398

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
212,310 243,380 94 107 279 6719 56929

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
250,738 222,840 46 52 143 3626 31403

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 6 7 4,25 24 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 14 15,50 39 3,05 2,84 5,70

Matematik-2 31 4 2 3,50 11 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 1 1 0,75 8 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 5 3 4,25 11 13,72 13,99 10,44

Toplam: 280 90 41 79,81 29 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 EDADBEaCCdbbB   D e AbCaac cB dEEBcbAaCB

Cevap Anahtarı B EDADBEBCCCDABDEADCABAECECDABBCAEEBECADCB

Matematik  cA C  d           D        B       A c 

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 2 0
ŞİİR 4 1 2 25
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 1 1 25
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 0 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALTINPINAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
218,380 194,170 35 38 107 2771 24536

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
390,643 243,380 16 18 33 639 6318

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
303,895 222,840 18 20 46 1105 9219

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 24 5 22,75 73 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 6 0 6,00 67 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 30 5 28,75 72 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 29 9 26,75 67 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 152 33 143,75 51 92,51 93,75 77,43

Matematik CBeEC CA EDAAEDEBbBDeEBCEABEccBBDC A DE 

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAABDccDAECeBEACCDDDEEADDcBC DDAacdbEC b

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 2 2 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 2 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 0 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,040 194,170 101 113 341 8467 73563

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
203,173 243,380 99 112 302 7298 61717

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
172,580 222,840 109 122 394 9554 83102

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 5 18,75 47

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 31 0 1 -0,25 -1 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 0 10 -2,50 -18 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 2 0 2,00 15 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 10 15 6,25 16 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 62 38 52,50 19 92,51 93,75 77,43

Matematik a                              a        

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri  de  dcec eacd  C         BCcDeeeDBEEaEE

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 3 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOSTANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 67 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
280,470 243,380 55 63 148 3578 31263

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
233,828 222,840 61 68 189 4786 41224

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 15 5 13,75 44 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 2 0 2,00 22 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 17 5 15,75 39 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 2 1 1,75 13 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 14 7 12,25 31 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 97 36 88,06 31 92,51 93,75 77,43

Matematik CAB ECcCA ADE   EaBDDdb     E b C      E

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri A C   b       CDeCEEDDbBd  D  e B DaC  c

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 2 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 0 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OLGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,145 194,170 106 118 378 9433 80857

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
217,303 243,380 91 104 268 6408 54478

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
186,640 222,840 103 116 345 8469 73445

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 13 18,75 47

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 31 7 4 6,00 19 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 1 1 0,75 8 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 8 5 6,75 17 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 2 4 1,00 7 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 4 1 3,75 29 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 9 8 7,00 18 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 66 42 55,50 20 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAEa  A      bE dcD           a   A    

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri dc    cDA   c  CCD  Ed     a D Aa B c   

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 1 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
259,595 194,170 6 6 22 953 7569

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
207,375 243,380 97 110 289 7028 59500

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
273,678 222,840 33 37 87 2345 20239

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 11 24,25 61 3,05 2,84 5,70

Matematik-2 31 4 5 2,75 9 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 4 6 2,50 6 13,72 13,99 10,44

Toplam: 280 97 41 86,81 31 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 EDADBEdCCCDAB EADdABAECEaa aBCAdEBcCcbda

Cevap Anahtarı B EDADBEBCCCDABDEADCABAECECDABBCAEEBECADCB

Matematik C AbC b    d  ca           E          a 

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 1 1 50
ŞİİR 4 3 0 75
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 3 1 75
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİS AYDOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
220,863 194,170 30 33 92 2557 22659

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
195,740 243,380 102 115 321 7792 65979

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
237,745 222,840 58 65 181 4504 38822

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,50 64

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Türkçe 6 5 0 5,00 83 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 8 4 7,00 39 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 10 16,50 41 3,05 2,84 5,70

Matematik-2 31 4 0 4,00 13 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 4 0 4,00 10 13,72 13,99 10,44

Toplam: 280 76 32 68,00 24 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 EDADB BCC b a   DbA AEbEaa dB AEE EbccC 

Cevap Anahtarı B EDADBEBCCCDABDEADCABAECECDABBCAEEBECADCB

Matematik CB  C  A                                

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 1 0 50
ŞİİR 4 2 1 50
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 2 1 50
ROMAN 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 67 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
297,870 243,380 46 53 129 2958 26355

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
243,558 222,840 54 61 165 4101 35388

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 16 3 15,25 49 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 4 0 4,00 44 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 20 3 19,25 48 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 9 0 9,00 64 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 5 1 4,75 37 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 17 4 16,00 40 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 103 31 95,31 34 92,51 93,75 77,43

Matematik CABAEC CA ADEA  EeBD e     Bb  B   AD C 

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AAC BD   DBEC      EDD cBA D  b B a C  c

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,345 194,170 87 99 274 6411 56664

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
241,288 243,380 76 86 213 5144 44150

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
205,085 222,840 91 101 282 7031 60254

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 15 20,25 51

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 31 5 5 3,75 12 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 2 1 1,75 19 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 7 6 5,50 14 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 4 3 3,25 25 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 12 13 8,75 22 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 85 44 74,00 26 92,51 93,75 77,43

Matematik CA c   b  eD e  E    e     B   BC    c  

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AAaD adb e  e CbACdEb      D decB DcC  E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 1 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 3 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 67 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
243,895 243,380 74 84 209 5021 43154

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
203,943 222,840 94 104 288 7124 61068

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 5 0 5,00 16 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 5 0 5,00 13 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 4 0 4,00 29 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 4 1 3,75 29 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 12 6 10,50 26 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 83 30 75,56 27 92,51 93,75 77,43

Matematik C A C  A   A                            

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAA         B dCCD  E      C DD aDa cba 

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BERKAY KURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,155 194,170 65 74 242 6018 53721

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
292,705 243,380 48 55 134 3129 27761

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
228,835 222,840 66 73 205 5167 44230

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 14 17,50 44

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 13 8 11,00 35 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 3 4 2,00 22 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 16 12 13,00 33 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 6 7 4,25 30 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 22 15 18,25 46 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 107 55 93,25 33 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAECACA   b E d bB bdeCb  bBD dDdBA  ab

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAdaDbaDA CeccdCCDeDEE  bBeCEDDeDDBcECbd

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 0 3 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 2 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 1 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
222,090 194,170 29 31 90 2471 21775

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
393,085 243,380 15 17 30 602 5973

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
301,480 222,840 19 22 50 1183 9882

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 20 5 18,75 60 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 8 1 7,75 86 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 28 6 26,50 66 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 10 3 9,25 66 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 153 28 146,00 52 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAEd CADcDAAEDEBbdDD BC c E  BBDCBAcDEC

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAAaDADDcECeB ACCDeDEEAcDaBCaDDADDBEEC d

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 3 1 75
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 1 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES PARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
226,180 194,170 25 27 78 2174 19020

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
208,370 243,380 95 108 284 6946 58960

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
188,378 222,840 102 115 339 8320 72196

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 6 4 5,00 13

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9

TYT Fen 20 9 6 7,50 38

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 9 8,75 22 3,05 2,84 5,70

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 0,21 0,21 0,36

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 0,23 0,21 0,41

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,13 0,14 0,24

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,04 0,04 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,17 0,19 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 12 16,00 40 0,78 0,80 1,61

Matematik-2 31 3 2 2,50 8 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 3 2 2,50 6 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 2 11 -0,75 -5 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 3 3 2,25 17 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 16 15 12,25 31 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 83 56 69,00 25 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 DAEBDC                  aDA EcBdbccbca C

Cevap Anahtarı A DAEBDCEBDCCDEAABADCECBAECDABEEBCABECABDC

Sosyal-2 D b CEDC  dadbBDCaa EBdb ADDBEeAe aED C       

Cevap Anahtarı A DBAECEDCCBADEABDCBDAEBACEADDBECABCCEDACDECBDAC

Matematik                     DBb    cE           

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri eeCbBabd bebeaec  EEeD     DDACdBEDDC EE

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 2 1 1 50
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESER SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
243,820 194,170 8 8 39 1337 11305

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
442,310 243,380 1 1 5 128 1288

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
344,105 222,840 3 3 11 314 2068

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 26 5 24,75 80 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 9 0 9,00 100 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 35 5 33,75 84 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 12 0 12,00 92 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 179 20 174,00 62 92,51 93,75 77,43

Matematik dABAECDCAEADEAdDECeDDaECAEBaEBDBCBDADACE

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AACDaDAAEDBcCeCD CEEDDDBBADDDACEBcDcCEac

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 4 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 4 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,028 194,170 103 115 352 8759 75938

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
216,073 243,380 92 105 270 6467 55055

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
175,373 222,840 106 119 383 9342 81277

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,75 59

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Matematik-2 31 2 2 1,50 5 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 2 3 1,25 3 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 1 2 0,50 4 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 5 0 5,00 38 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 11 3 10,25 26 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 64 29 56,75 20 92,51 93,75 77,43

Matematik C a  C           d             a        

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri A e       c   CD CEE       D AC B D    d

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EKMEKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,440 194,170 96 108 329 8012 69669

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
187,465 243,380 108 121 346 8408 71115

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
172,625 222,840 108 121 393 9547 83071

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 14 21,50 54

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16

TYT Fen 20 10 4 9,00 45

Matematik-2 31 1 15 -2,75 -9 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 1 0 1,00 11 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 2 15 -1,75 -4 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 6 18 1,50 4 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 65 62 49,50 18 92,51 93,75 77,43

Matematik bbeed cdbcc b  c C   dd    c           E

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri A d ebeA beaaa          d  DedCdBce eaEc

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 3 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,028 194,170 47 53 149 3673 32651

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
341,408 243,380 27 31 71 1617 15541

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
281,008 222,840 24 28 72 1994 17115

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 31 20 7 18,25 59 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 6 1 5,75 64 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 26 8 24,00 60 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 20 12 17,00 43 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 132 44 121,00 43 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAEC eADEDdAEeE bBDDbcCaA EB BB C AdDEC

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CA a c DA C edACCceDEEcDDBBCbDe DaBE d c

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 2 50
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 1 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 2 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,273 194,170 97 109 330 8030 69839

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
286,130 243,380 51 59 142 3359 29604

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
219,013 222,840 74 82 233 5932 50678

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 16 19,00 48

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 31 13 6 11,50 37 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 4 2 3,50 39 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 17 8 15,00 38 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 8 5 6,75 48 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 23 12 20,00 50 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 98 54 84,50 30 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAEC CA  DAAEe  eaDe a     aD BDCcAd   

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAAe cbcAECCBdACCDDDEEe  BdCcDeADaBdEe  

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 2 2 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 2 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FIRAT BÖREKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
207,283 194,170 49 55 155 3829 34294

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
331,190 243,380 32 36 88 1905 17965

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
279,213 222,840 28 32 78 2081 17848

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 17 4 16,00 52 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 8 0 8,00 89 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 25 4 24,00 60 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 7 6 5,50 39 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 4 5 2,75 21 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 18 15 14,25 36 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 128 44 117,00 42 92,51 93,75 77,43

Matematik CABeECDCAc  EA  EeBDbB     BEB BCB ADACE

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AAC acdAEbBdCeeDdCEdDb   e DDAbEBEDad  d

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 3 0 75
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 1 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,628 194,170 59 67 218 5338 48064

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
309,023 243,380 43 49 118 2589 23414

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
247,723 222,840 48 54 147 3798 33057

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 5 25,75 64

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 3,05 2,84 5,70

Matematik-2 31 14 1 13,75 44 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 4 0 4,00 44 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 18 1 17,75 44 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 8 3 7,25 52 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 7 3 6,25 48 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 21 8 19,00 48 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 109 27 102,25 37 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1                       A                 

Cevap Anahtarı A DAEBDCEBDCCDEAABADCECBAECDABEEBCABECABDC

Matematik CdB EC  A A  A DE BD B     B  DBC  A   E

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AAC BabA DBcC CDdC EDcDBd  De b B DDC  E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 1 0 25
ROMAN 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 0 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,238 194,170 38 42 119 2953 26171

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
177,725 243,380 112 125 381 9227 78113

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
223,920 222,840 69 77 219 5534 47406

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 1 8 -1,00 -3

TYT Fen 20 5 2 4,50 23

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 8 2 7,50 42 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 9 17,75 44 3,05 2,84 5,70

Matematik-2 31 1 1 0,75 2 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 1 1 0,75 2 13,72 13,99 10,44

Toplam: 280 68 37 58,75 21 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 DA BbCEBD    A B D aC Aaaeb EEBCeBcC aDC

Cevap Anahtarı A DAEBDCEBDCCDEAABADCECBAECDABEEBCABECABDC

Matematik b         A                             

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
ŞİİR 4 1 0 25
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 1 1 25
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN SOYTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
283,230 194,170 4 4 14 512 3893

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
243,185 243,380 75 85 210 5054 43430

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
264,170 222,840 37 42 106 2875 24615

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 14 22,50 56

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 23 8 21,00 53

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 6 1 5,75 32 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 10 14,50 36 3,05 2,84 5,70

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 0,21 0,21 0,36

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 0,23 0,21 0,41

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,13 0,14 0,24

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,04 0,04 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,17 0,19 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 17 13 13,75 34 0,78 0,80 1,61

Matematik-2 31 7 9 4,75 15 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 1 0 1,00 11 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 8 9 5,75 14 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 1 4 0,00 0 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 2 0 2,00 15 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 127 72 109,00 39 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 DcdBbC       AABA   bBA eaA EEce cEbABDC

Cevap Anahtarı A DAEBDCEBDCCDEAABADCECBAECDABEEBCABECABDC

Sosyal-2 a  cCEDaCBdaEdecCB  EBAbd DbBb    CEDcC       

Cevap Anahtarı A DBAECEDCCBADEABDCBDAEBACEADDBECABCCEDACDECBDAC

Matematik CAd  C aA A c  Ddaa   b   B de  C       

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri c      A  ecb CD           DebC Bde dE c

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
ŞİİR 4 1 0 25
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 2 0 50
ROMAN 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 1 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 2 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 0 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL ALBAYRAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
235,220 194,170 13 15 55 1670 14317

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
411,460 243,380 11 12 19 341 3681

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
328,255 222,840 8 9 20 561 4098

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 23 3 22,25 72 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 9 0 9,00 100 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 32 3 31,25 78 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 9 2 8,50 61 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 27 8 25,00 63 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 165 25 158,75 57 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAECACA EDAeEDEBeBDD aC  BEB BBDCBAADEC

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAABD  eA CaBEAdCDDcEEAeDBBC DeADDBcECc 

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 4 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,168 194,170 51 57 166 4072 36305

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
268,935 243,380 60 68 162 3981 34761

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
226,293 222,840 67 75 213 5368 45892

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 9 10 6,50 21 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 3 -0,75 -8 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 9 13 5,75 14 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 3 7 1,25 10 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 15 16 11,00 28 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 106 49 93,75 33 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAEa bA dDAb cc ea  E C    d da d    c 

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri aAAebcDa  C BdAadDecEb  ec a DeADcB ECE 

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 2 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 2 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
232,245 194,170 16 18 62 1817 15672

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
439,600 243,380 3 3 8 151 1460

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
328,655 222,840 7 8 19 552 4027

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 26 5 24,75 80 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 8 1 7,75 86 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 34 6 32,50 81 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 174 26 167,50 60 92,51 93,75 77,43

Matematik CABAECDCAEdDEABbabBDDBECAEBBEBeBCBDADAeE

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AACDBDcAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBcDDdEaE

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 2 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 4 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 4 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,918 194,170 52 58 167 4090 36552

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
278,570 243,380 57 65 153 3653 31827

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
244,798 222,840 52 59 161 4007 34660

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 31 12 5 10,75 35 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 2 1 1,75 19 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 14 6 12,50 31 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 3 4 2,00 14 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 2 4 1,00 8 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 11 13 7,75 19 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 106 36 97,00 35 92,51 93,75 77,43

Matematik CBA C CA  Dd E d eaD Ec    EB  B C  c   

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri eA     DA eea  Cdb D   a  cC DeAaDB cdEb

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 1 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN EFE KÜÇÜKKYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,808 194,170 92 104 305 7516 65193

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
231,718 243,380 82 93 236 5630 48085

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
207,713 222,840 87 97 274 6830 58409

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 15 16,25 41

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54

TYT Fen 20 9 10 6,50 33

Matematik-2 31 8 3 7,25 23 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 2 0 2,00 22 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 10 3 9,25 23 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 8 15 4,25 11 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 80 53 66,75 24 92,51 93,75 77,43

Matematik dBA C C   DA  bd           EB  B C      

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri abA     dad e   daD b    cca DeADDB ceE 

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 0 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 2 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL UZUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
227,073 194,170 20 22 73 2110 18433

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
434,945 243,380 4 5 10 182 1743

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
323,303 222,840 11 12 27 654 4923

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 26 5 24,75 80 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 8 1 7,75 86 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 34 6 32,50 81 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 36 3 35,25 88 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 170 27 163,25 58 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAECACADEDAAEbEdCBDDEaCEAeaBDBBDCdAADEC

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAABDADDAECaBEACCDDDEEADDBBCEDDADaBbEC E

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 3 1 75
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 4 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM DEMİRCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,298 194,170 89 101 279 6556 57813

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
280,493 243,380 54 62 147 3577 31258

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
215,823 222,840 81 89 247 6187 52862

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 13 22,75 57

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 31 10 4 9,00 29 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 1 1 0,75 8 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 11 5 9,75 24 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 10 0 10,00 71 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 7 3 6,25 48 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 22 9 19,75 49 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 99 42 88,50 32 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAbC Cb  D AE   dBD       b   a      E 

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAABD DDA C B dCCD DEd  DcBadDD aDBbEd b

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 2 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
175,765 194,170 94 106 322 7758 67345

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
232,973 243,380 80 91 233 5559 47543

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
207,000 222,840 88 98 276 6888 58868

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 11 22,25 56

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42

TYT Fen 20 10 3 9,25 46

Matematik-2 31 10 1 9,75 31 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 10 1 9,75 24 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 0 0 0,00 0 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 5 0 5,00 38 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 2 7 0,25 2 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 7 7 5,25 13 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 75 33 66,75 24 92,51 93,75 77,43

Matematik CAB EC  A   E  DEa          E           

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri               CD CE D      De a Bcace  a

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,130 194,170 62 70 231 5638 50653

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
318,605 243,380 38 42 104 2268 21014

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
242,345 222,840 55 62 169 4181 36109

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 10 21,50 54

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 31 17 3 16,25 52 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 1 2 0,50 6 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 18 5 16,75 42 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 8 5 6,75 48 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 25 8 23,00 58 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 114 38 104,50 37 92,51 93,75 77,43

Matematik CAB EC dA ADEA DEdBDDc     BE  a   c   E

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AcCDBbccEDBaC CDACEEeDDBBADD  C  bDcC  E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 0 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,020 194,170 99 111 333 8066 70247

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
245,833 243,380 72 82 206 4925 42457

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
215,950 222,840 80 88 246 6172 52778

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 8 7 6,25 16

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 31 12 2 11,50 37 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 3 2 2,50 28 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 15 4 14,00 35 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 2 1 1,75 13 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 4 2 3,50 27 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 8 5 6,75 17 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 77 30 69,50 25 92,51 93,75 77,43

Matematik CAB EC bAEA Ee DE   D          aC   Dc E

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri A C         e Cb CEb    B  D    B a    c

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 1 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
135,168 194,170 119 132 476 11067 96960

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
154,913 243,380 119 132 452 10655 91785

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
139,993 222,840 120 133 477 11072 97064

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 9 12,75 32

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Matematik-2 31 2 5 0,75 2 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 2 5 0,75 2 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 3 2 2,50 18 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 5 11 2,25 6 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 32 48 20,00 7 92,51 93,75 77,43

Matematik d b   d   DA   d           b            

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri  cc D   AE       e  c    e e b bacB Ea  

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜNAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
228,498 194,170 18 20 69 2026 17611

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
419,738 243,380 6 7 14 283 2918

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
332,433 222,840 4 4 14 477 3458

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 31 28 2 27,50 89 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 8 1 7,75 86 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 36 3 35,25 88 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 8 2 7,50 54 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 28 7 26,25 66 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 164 22 158,50 57 92,51 93,75 77,43

Matematik CABAECDCAEADEA DECBDDaECAEBcEBDBCBDADdCE

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AACba  A DBEC CDACEEDDDBBcDDeAdEBEDcC Ec

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 3 1 75
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 2 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TAHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,978 194,170 54 60 177 4272 38417

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
321,590 243,380 36 40 98 2174 20276

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
253,908 222,840 42 48 132 3446 29655

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 6 27,50 69

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 31 15 4 14,00 45 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 3 2 2,50 28 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 18 6 16,50 41 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 7 2 6,50 46 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 22 8 20,00 50 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 119 30 111,50 40 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAEC C D  AAEbE aBDD c    Ec  B C Ad d 

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri aAABD  DA b B ACCDDcEE  DBBdaD AaDBbcC  

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 1 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 2 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY YELDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,065 194,170 102 114 351 8754 75911

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
193,985 243,380 103 116 326 7906 67007

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
174,725 222,840 107 120 384 9384 81695

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 10 23,50 59

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5

TYT Fen 20 7 10 4,50 23

Türkçe 6 1 0 1,00 17 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 3,05 2,84 5,70

Matematik-2 31 1 0 1,00 3 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 1 0 1,00 3 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 2 8 0,00 0 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 8 16 4,00 10 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 59 41 48,75 17 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 D                                       

Cevap Anahtarı A DAEBDCEBDCCDEAABADCECBAECDABEEBCABECABDC

Matematik C                                       

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri b C B ce ccdee     a    c  DDAa BcDadaaE

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M MUSTAFA ALAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
133,273 194,170 121 134 480 11115 97405

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
158,793 243,380 118 131 436 10445 89741

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
141,503 222,840 119 132 474 11038 96732

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 10 3 9,25 23

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Matematik-2 31 2 0 2,00 6 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 2 0 2,00 5 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 1 0 1,00 7 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 3 1 2,75 7 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 21 4 20,00 7 92,51 93,75 77,43

Matematik C          A                            

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri C                            D    B c   

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 67 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
357,130 243,380 21 25 53 1241 12191

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
261,628 222,840 38 43 113 3010 25841

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 19 1 18,75 60 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 7 0 7,00 78 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 26 1 25,75 64 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 124 33 115,81 41 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAEC  A  DdAE EB BDD BC   EB BBDC A DEC

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri dAABDADDAECdBEACCDDDEEcbDBBCEDDAeDBaECbb

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 2 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 4 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,503 194,170 104 116 358 9147 78661

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
255,923 243,380 67 76 184 4474 38849

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
200,198 222,840 98 108 300 7405 63713

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 13 18,75 47

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 31 12 5 10,75 35 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 12 5 10,75 27 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 7 2 6,50 46 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 7 3 6,25 48 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 19 11 16,25 41 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 81 41 70,75 25 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAEC bc  DA   b eBD  a    EBD          

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CA d  DDA C BdACCDee E  DBdCaD cDcBaEd c

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 2 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 67 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
336,190 243,380 30 34 78 1755 16768

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
260,238 222,840 39 44 115 3099 26532

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 18 7 16,25 52 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 9 0 9,00 100 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 27 7 25,25 63 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 8 5 6,75 48 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 26 13 22,75 57 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 119 44 108,06 39 92,51 93,75 77,43

Matematik CAcAEC CAEbD AabEbBDDBb    BEBbBCBDADACE

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AACcBbA EcBEdeCDACEEDDbBBAcDaAeEBbDaCcbE

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 4 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 2 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇAKICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,448 194,170 100 112 338 8410 73036

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
256,305 243,380 66 75 182 4453 38722

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
204,273 222,840 93 103 286 7092 60841

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 16 16,00 40

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 31 11 7 9,25 30 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 2 2 1,50 17 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 13 9 10,75 27 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 3 4 2,00 14 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 17 11 14,25 36 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 87 60 72,00 26 92,51 93,75 77,43

Matematik CA bcC CAcdDE   EedD d     BE  Bd D    c

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri dcC  bAb  B   CDACEEcDDcBc DeAd BEa d  E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 1 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 2 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,638 194,170 60 68 224 5568 50157

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
267,430 243,380 63 71 166 4035 35235

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
225,488 222,840 68 76 216 5423 46386

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 14 18,50 46

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 31 10 4 9,00 29 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 2 2 1,50 17 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 12 6 10,50 26 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 3 1 2,75 20 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 4 3 3,25 25 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 12 5 10,75 27 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 95 35 86,25 31 92,51 93,75 77,43

Matematik CB EC CA  DdA  d eB        Ed  a C  c  C

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CdA D         ACCbc Ec     C D c  B EC  

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 1 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 1 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 67 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
275,105 243,380 58 66 155 3758 32906

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
230,353 222,840 64 71 199 5041 43312

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 10 5 8,75 28 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 6 1 5,75 64 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 16 6 14,50 36 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 2 5 0,75 5 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 4 3 3,25 25 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 14 11 11,25 28 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 96 41 85,81 31 92,51 93,75 77,43

Matematik aBAEbb A c AA    bB        EBD BDCBA D d

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri ad aD bcA     dCbDD Ea     e DeADDB ECaE

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 3 0 75
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 2 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BULANIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
217,450 194,170 36 40 111 2847 25236

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
415,845 243,380 8 9 16 311 3281

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
305,705 222,840 16 18 42 1055 8709

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 24 1 23,75 77 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 6 0 6,00 67 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 30 1 29,75 74 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 11 0 11,00 79 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 35 2 34,50 86 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 156 18 151,50 54 92,51 93,75 77,43

Matematik CAB EC CAEADEA DEeBD B CAE BEBDBC  AD CE

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AACDB AA DBEC CDACEEDDDBBADDDACbBcDDCEEE

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 0 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 1 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
214,783 194,170 39 43 124 3099 27431

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
347,535 243,380 25 29 63 1452 14195

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
277,233 222,840 29 33 81 2172 18661

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 18 4 17,00 55 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 4 2 3,50 39 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 22 6 20,50 51 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 5 2 4,50 32 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 22 7 20,25 51 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 134 33 125,75 45 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAECACA bDAAEDEBaBD  B  b  d    C AdDEe

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri dAA D  eA   B dCCDDDEEe DBdC DeADcBEEC  

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 1 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TAHA KABAKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,750 194,170 108 120 386 9586 82205

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
189,620 243,380 104 117 341 8241 69757

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
167,340 222,840 111 124 409 9915 86326

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 10 23,50 59

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11

TYT Fen 20 5 11 2,25 11

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 -0,25 -1 3,05 2,84 5,70

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 0,21 0,21 0,36

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,23 0,21 0,41

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,14 0,24

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,17 0,19 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 3 1,25 3 0,78 0,80 1,61

Matematik-2 31 3 5 1,75 6 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 3 5 1,75 4 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 4 1 3,75 27 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 6 6 4,50 11 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 57 46 45,50 16 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1                          c              

Cevap Anahtarı B EDADBEBCCCDABDEADCABAECECDABBCAEEBECADCB

Sosyal-2 dE a   C b                                    

Cevap Anahtarı B AEDBCCBCEDADEACBBDEBDAEAACBEDDBCCADACECDECACBD

Matematik C A C de   b   dd                       

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri bA  D  DA                  b D  e d Ed a

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,460 194,170 105 117 359 9149 78681

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
231,363 243,380 83 94 237 5646 48242

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
193,890 222,840 101 112 322 7905 68223

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 17 14,75 37

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

TYT Fen 20 15 1 14,75 74

Matematik-2 31 9 0 9,00 29 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 2 -0,50 -6 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 9 2 8,50 21 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 1 0 1,00 7 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 6 1 5,75 44 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 10 3 9,25 23 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 70 35 61,25 22 92,51 93,75 77,43

Matematik CB EC  A       E C D       E   a      c 

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri  A            dCCDD EE     e D  D B  d  

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖRGÜÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
226,533 194,170 21 23 74 2149 18791

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
398,518 243,380 13 15 26 518 5232

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
322,048 222,840 12 13 28 673 5134

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 24 3 23,25 75 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 9 0 9,00 100 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 33 3 32,25 81 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 158 35 149,25 53 92,51 93,75 77,43

Matematik CABAECDCAEADEABDEecDDBE    BEBcBCBDADACE

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AACDacee eBc  CDACEEDDeBBADDcAddBbDDCEbE

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 4 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 3 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SUDE DURMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,123 194,170 98 110 331 8046 70093

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
281,998 243,380 53 61 146 3507 30765

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
220,938 222,840 71 79 225 5767 49342

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 17 16,75 42

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 31 14 8 12,00 39 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 4 1 3,75 42 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 18 9 15,75 39 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 7 5 5,75 41 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 21 13 17,75 44 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 99 65 82,75 30 92,51 93,75 77,43

Matematik dABAECDdA  DEA bEbBD dad   dE   CB A d E

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AACDe dAEccEd CDdCEEcDDBdb DeAbEBba C  E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 2 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 2 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL AZRA AYTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,365 194,170 61 69 227 5612 50420

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
300,550 243,380 45 52 125 2870 25652

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
248,160 222,840 47 53 145 3770 32819

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

TYT Matematik 40 15 14 11,50 29

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 13 3 12,25 40 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 7 2 6,50 72 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 20 5 18,75 47 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 4 2 3,50 25 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 6 4 5,00 38 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 17 11 14,25 36 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 111 51 98,25 35 92,51 93,75 77,43

Matematik CAB ECDCAEADEe bc   D          BCBDADebE

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AeC    A Da   CccCEcDD cB  DeAa BcDDCEdc

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 3 1 75
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 2 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
224,155 194,170 28 30 85 2308 20317

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
425,900 243,380 5 6 12 244 2405

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
330,720 222,840 5 5 15 507 3702

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 2 35,50 89

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 28 3 27,25 88 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 9 0 9,00 100 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 37 3 36,25 91 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 10 1 9,75 70 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 12 0 12,00 92 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 30 3 29,25 73 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 164 21 158,75 57 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAECACADEDAAEbEBCBDDbdCEABEBDBBDCBAADEC

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAABD DDA e BEACCDDDEEA DBBCEe ADDBaEC  

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 2 50
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 4 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 0 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR * * 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,355 194,170 45 50 146 3627 32311

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
403,213 243,380 12 13 23 461 4660

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
305,670 222,840 17 19 43 1057 8715

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 26 4 25,00 81 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 8 1 7,75 86 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 34 5 32,75 82 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 9 1 8,75 63 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 31 4 30,00 75 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 152 36 143,00 51 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAECcCADE AeEbEBbBDDEBCEABEBDBBDCBAdDEC

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAABD  DA b BEACCDDDEEADDBBCaDDADDBcEC b

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 3 1 75
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 1 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUMAN UMUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 67 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
247,575 243,380 71 81 204 4859 41834

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
213,673 222,840 83 91 253 6356 54291

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 9 1 8,75 28 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 9 2 8,50 21 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 1 1 0,75 5 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 2 1 1,75 13 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 9 5 7,75 19 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 84 31 76,31 27 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAEC CA    A              Ee  a        

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri  A        b     CD        dC Deea B ECE 

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 2 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ZEREN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,488 194,170 86 98 273 6391 56520

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
294,553 243,380 47 54 131 3065 27226

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
241,368 222,840 56 63 172 4248 36700

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,75 42

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 31 18 5 16,75 54 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 3 5 1,75 19 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 21 10 18,50 46 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 7 5 5,75 44 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 18 13 14,75 37 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 107 56 93,00 33 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAECAdADbDdAEDE CaDD      EcD aDdBcdD a

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri aAABD  be   B ACdDDDEEe eceC DccaaBcEC E

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 2 2 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 2 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,890 194,170 56 62 185 4370 39534

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
315,010 243,380 42 47 112 2378 21941

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
259,035 222,840 40 45 117 3155 27102

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,50 64

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 31 14 7 12,25 40 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 7 2 6,50 72 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 21 9 18,75 47 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 8 1 7,75 60 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 19 14 15,50 39 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 121 51 108,25 39 92,51 93,75 77,43

Matematik CABbEC  AcA EA bECaDeB     Bae BCBDADdCa

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri dAC aceA DBce CDbC EDDD B  DeACEBbaaCadc

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 2 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 3 1 75
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 1 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ANIL ŞİMŞEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
140,508 194,170 116 129 466 10904 95317

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
160,648 243,380 117 130 432 10345 88734

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
138,553 222,840 121 134 481 11100 97380

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 12 21 6,75 17

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4

TYT Fen 20 6 4 5,00 25

Matematik-2 31 0 6 -1,50 -5 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 0 7 -1,75 -4 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 3 4 2,00 14 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 38 56 24,00 9 92,51 93,75 77,43

Matematik  b     dea a          c                b

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri   e   Ae D beC             DeebEd Da a E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 3 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖGET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 67 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
243,975 243,380 73 83 208 5018 43128

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
212,978 222,840 84 92 256 6405 54749

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 8 4 7,00 23 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 2 3 1,25 14 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 10 7 8,25 21 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 12 19 7,25 18 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 88 50 75,56 27 92,51 93,75 77,43

Matematik a      eA A E   E BDccE     E  BCeb  d  

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AAdD be  DBcea Dddb e  ae  DeAadBEDDdabd

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 2 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 3 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 3 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 67 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
240,120 243,380 78 88 217 5210 44592

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
216,453 222,840 78 86 243 6133 52439

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 9 6 7,50 24 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 2 0 2,00 22 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 11 6 9,50 24 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 1 1 0,75 5 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 3 0 3,00 23 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 5 2 4,50 11 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 82 32 74,06 26 92,51 93,75 77,43

Matematik ddB  C  A ADEA bE   e      dE e CB      

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri A b            DAC         De           

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 2 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 2 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜ AKDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
241,583 194,170 11 11 42 1413 11959

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
208,325 243,380 96 109 285 6953 58983

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
256,383 222,840 41 46 122 3284 28404

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24

TYT Fen 20 11 3 10,25 51

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 6 8 4,00 22 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 18,50 46 3,05 2,84 5,70

Matematik-2 31 4 4 3,00 10 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 4 4 3,00 8 13,72 13,99 10,44

Toplam: 280 92 42 81,50 29 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 EDADBEBCCdbcBbbdc   A eEaDecdCAEEBECceCB

Cevap Anahtarı B EDADBEBCCCDABDEADCABAECECDABBCAEEBECADCB

Matematik C A d d      b   e         EB           

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 1 1 50
ŞİİR 4 1 2 25
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
HALK EDEBİYATI 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 1 0 25
ROMAN 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
226,380 194,170 23 25 76 2160 18908

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
389,380 243,380 18 20 37 661 6507

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
300,360 222,840 20 23 51 1227 10216

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 31 20 9 17,75 57 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 7 1 6,75 75 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 27 10 24,50 61 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 156 35 147,25 53 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAEC dAbcDAAEDd eBDecBCbABEdDBB CBAdDEC

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAABDAaDAEeaBEACCDDDEEcDDBBCdDDADDBccdcd

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 2 50
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 2 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 1 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,895 194,170 43 48 143 3557 31783

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
186,358 243,380 109 122 352 8503 71893

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
229,185 222,840 65 72 202 5134 44011

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 19 16,25 41

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18

TYT Fen 20 8 8 6,00 30

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 13 17,75 44 3,05 2,84 5,70

Matematik-2 31 6 12 3,00 10 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 3 4 2,00 22 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 9 16 5,00 13 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 0 0 0,00 0 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 77 74 58,50 21 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 DAEBDCEa C edA BeDeECBAECa cEb CdcEbcB e

Cevap Anahtarı A DAEBDCEBDCCDEAABADCECBAECDABEEBCABECABDC

Matematik Cbdca  CAcbD b  aC  ce  b  c B aCaebD C 

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri                                        E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 1 0
ŞİİR 4 1 2 25
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 3 1 75
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 2 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ÇAKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 67 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
219,105 243,380 89 102 262 6307 53663

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
206,723 222,840 89 99 277 6907 59082

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 5 4 4,00 13 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 2 0 2,00 22 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 7 4 6,00 15 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 1 1 0,75 5 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 74 29 66,81 24 92,51 93,75 77,43

Matematik dAc  C  A       EddD           B  D     

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri   C         e                           

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 0 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET POYRAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
225,628 194,170 26 28 80 2213 19373

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
187,568 243,380 107 120 345 8397 71061

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
213,878 222,840 82 90 252 6345 54167

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 17 11 14,25 36

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29

TYT Fen 20 5 5 3,75 19

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 3 1 2,75 15 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 6 11,50 29 3,05 2,84 5,70

Tarih-2 11 0 3 -0,75 -7 0,21 0,21 0,36

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 0,23 0,21 0,41

Felsefe 6 5 0 5,00 83 0,13 0,14 0,24

Felsefe Grubu 6 0 4 -1,00 -17 0,04 0,04 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,17 0,19 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 12 9,00 23 0,78 0,80 1,61

Matematik-2 31 5 1 4,75 15 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 5 1 4,75 12 13,72 13,99 10,44

Toplam: 280 75 44 64,00 23 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 cDAaB  CC b           C ac  Be EEBE  DC 

Cevap Anahtarı B EDADBEBCCCDABDEADCABAECECDABBCAEEBECADCB

Sosyal-2   a   a   e Ec Be  Ba  AACBEe d eeDeCECb      

Cevap Anahtarı B AEDBCCBCEDADEACBBDEBDAEAACBEDDBCCADACECDECACBD

Matematik CBA C C               d                 

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
ŞİİR 4 1 1 25
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 2 0 2 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAMİL ESAT ERASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
206,580 194,170 50 56 158 3925 34960

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
175,923 243,380 113 126 389 9366 79317

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
220,180 222,840 72 80 228 5832 49882

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 17 16,75 42

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 7 3 6,25 35 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 7 17,25 43 3,05 2,84 5,70

Matematik-2 31 3 0 3,00 10 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 3 0 3,00 8 13,72 13,99 10,44

Toplam: 280 61 29 53,75 19 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 EDADBEBCC D    cD A  beEac B   Ec EC DCd

Cevap Anahtarı B EDADBEBCCCDABDEADCABAECECDABBCAEEBECADCB

Matematik C AE                                    

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 1 0 50
ŞİİR 4 3 0 75
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 1 0
ROMAN 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 67 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
222,125 243,380 87 99 254 6134 52260

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
200,468 222,840 96 106 297 7383 63532

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 4 1 3,75 12 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 4 1 3,75 9 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 2 8 0,00 0 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 3 2 2,50 19 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 8 17 3,75 9 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 78 42 67,56 24 92,51 93,75 77,43

Matematik C              E  BD  d                 

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri dA a ecD ae cc    D cEA   ea D  aaBdEeab

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
226,250 194,170 24 26 77 2169 18975

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
373,563 243,380 19 23 45 904 9114

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
308,550 222,840 15 17 38 979 7969

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 36 0 36,00 90

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 23 5 21,75 70 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 6 1 5,75 64 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 29 6 27,50 69 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 10 0 10,00 71 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 4 1 3,75 29 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 21 7 19,25 48 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 149 30 141,50 51 92,51 93,75 77,43

Matematik CAB ECDCAEADEA bEeBDDc CAEeBEBcBCdDAD  E

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AACD   A DBECCCD C   Da    DeAadBEDadEEa

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 2 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 3 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA HAMZAÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
156,195 194,170 112 124 421 10115 87413

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
180,285 243,380 111 124 371 9040 76389

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
165,085 222,840 113 126 416 10066 87580

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 17 8 15,00 38

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14

TYT Fen 20 7 2 6,50 33

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,21 0,21 0,36

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,23 0,21 0,41

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,14 0,24

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,04 0,04 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,17 0,19 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 4 1,00 3 0,78 0,80 1,61

Matematik-2 31 1 0 1,00 3 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 2 0 2,00 22 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 3 0 3,00 8 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 1 4 0,00 0 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 1 3 0,25 2 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 4 9 1,75 4 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 46 31 38,25 14 92,51 93,75 77,43

Sosyal-2                               eAd  bD b       

Cevap Anahtarı A DBAECEDCCBADEABDCBDAEBACEADDBECABCCEDACDECBDAC

Matematik C                              BC       

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri  e b acA      Ce d     c   D  a   D    b

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 2 1 1 50
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 0 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR ÖLÇÜCÜER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,818 194,170 57 64 194 4501 40674

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
325,765 243,380 34 38 94 2055 19235

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
251,668 222,840 45 51 139 3582 30890

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,50 56

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 31 12 5 10,75 35 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 6 1 5,75 64 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 18 6 16,50 41 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 10 2 9,50 68 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 25 9 22,75 57 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 122 39 112,25 40 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAEd  A   dAEeE eBD  c    EB  B C AdDEC

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAABDADDA Cec bCCDDDEEA DBBb DeAaDBacd  

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 1 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 2 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA BAYER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
219,970 194,170 31 34 95 2621 23326

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
336,223 243,380 29 33 77 1751 16754

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
274,955 222,840 30 34 84 2284 19668

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 15 5 13,75 44 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 4 0 4,00 44 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 19 5 17,75 44 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 6 3 5,25 38 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 20 10 17,50 44 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 132 29 124,75 45 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAECAeA  DA EbE bBDD c    Ec  B C A D  

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri dA cDA DA   Bd CCDDDE ADbaBd D AaaBbEC a

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 0 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 1 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
226,455 194,170 22 24 75 2154 18849

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
348,333 243,380 24 28 61 1426 14011

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
269,160 222,840 34 39 94 2575 22266

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 12 6 10,50 34 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 3 1 2,75 31 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 15 7 13,25 33 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 26 9 23,75 59 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 139 27 132,25 47 92,51 93,75 77,43

Matematik eBAEC CA  DAAEDd eaDe c            AcDE 

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri bAAaD  DAECeBdACCDDDEEceDBBC DaADaB EC a

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
139,333 194,170 117 130 469 10950 95742

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
172,618 243,380 115 128 400 9584 81414

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
150,563 222,840 117 130 458 10774 94148

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 11 17,25 43

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5

Matematik-2 31 4 3 3,25 10 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 4 4 3,00 8 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 1 0 1,00 8 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 5 4 4,00 10 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 36 33 27,75 10 92,51 93,75 77,43

Matematik CAB       eD        e c         d       

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri       b  c       C         D  b d D  E E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ÖZYURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
235,233 194,170 12 14 54 1669 14313

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
412,210 243,380 10 11 18 335 3607

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
320,623 222,840 13 14 29 705 5395

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 31 23 5 21,75 70 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 7 1 6,75 75 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 30 6 28,50 71 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 10 2 9,50 68 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 166 28 159,00 57 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAECAdADEDAeEDEBeaDeEBC A EB BBD dAADEC

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAABDdDcA C BEACaDDDEEADDBaCEDeAeDBEECca

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 2 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 1 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,095 194,170 66 75 245 6162 54823

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
222,875 243,380 86 98 253 6095 51946

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
206,208 222,840 90 100 279 6947 59452

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Türkçe 6 1 2 0,50 8 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 2 0,50 1 3,05 2,84 5,70

Matematik-2 31 6 4 5,00 16 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 1 3 0,25 3 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 7 7 5,25 13 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 2 4 1,00 8 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 5 11 2,25 6 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 79 44 68,06 24 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1  Dc c                                   

Cevap Anahtarı B EDADBEBCCCDABDEADCABAECECDABBCAEEBECADCB

Matematik C AdC  A   A ccb    D          Bcd   c  

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri  ec b c b   e ddd    E  Da   D  D   Ed  

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 4 0 1 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
232,813 194,170 14 16 59 1786 15378

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
412,800 243,380 9 10 17 329 3556

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
327,853 222,840 9 10 22 568 4157

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 26 3 25,25 81 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 7 1 6,75 75 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 33 4 32,00 80 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 7 2 6,50 46 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 27 7 25,25 63 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 163 21 157,75 56 92,51 93,75 77,43

Matematik CABAEC CA ADEABbEbBDDBECeEBBEBDBCBDAD dE

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AACbBb A DB   CDACEEDDbBBA DDAbEBEaDCbaE

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 3 0 75
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 1 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
319,873 194,170 1 1 3 155 1093

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
318,383 243,380 39 43 105 2274 21065

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
408,303 222,840 1 1 1 45 198

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 3 30,25 76

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 15 1 14,75 82 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 3 32,25 81 3,05 2,84 5,70

Matematik-2 31 23 1 22,75 73 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 6 1 5,75 64 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 29 2 28,50 71 13,72 13,99 10,44

Toplam: 280 156 18 151,50 54 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 EDADBEBCCCDABcEAD A AECEC ABBeAEEBEe DCB

Cevap Anahtarı B EDADBEBCCCDABDEADCABAECECDABBCAEEBECADCB

Matematik CBAECACADE  AEDEaCBDD B    EBDBB CeAADE 

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 2 0 100
ŞİİR 4 3 1 75
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 2 0 50
ROMAN 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 2 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞSEM ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,210 194,170 63 71 234 5735 51602

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
254,633 243,380 68 77 187 4524 39283

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
217,775 222,840 76 84 239 6034 51527

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,25 71

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 31 7 2 6,50 21 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 2 1 1,75 19 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 9 3 8,25 21 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 1 2 0,50 4 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 4 0 4,00 31 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 10 5 8,75 22 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 89 31 81,25 29 92,51 93,75 77,43

Matematik dBd C  A  DA   E     E         B dB     

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri   A       ed    CDD  E     b De DDB Eb  

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 1 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
156,813 194,170 111 123 418 10063 86930

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
205,270 243,380 98 111 298 7180 60612

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
183,228 222,840 104 117 357 8780 75913

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 17,00 43

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

TYT Fen 20 6 3 5,25 26

Matematik-2 31 9 2 8,50 27 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 9 3 8,25 21 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 2 1 1,75 13 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 1 1 0,75 6 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 5 3 4,25 11 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 56 32 48,00 17 92,51 93,75 77,43

Matematik C A C  A   A   d  BD       EeD         e

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAd            C  e          D      Ed  

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN ABUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,948 194,170 53 59 170 4180 37448

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
315,483 243,380 41 45 110 2359 21798

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
252,128 222,840 44 50 137 3549 30626

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,75 64

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 31 13 1 12,75 41 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 3 1 2,75 31 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 16 2 15,50 39 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 6 5 4,75 34 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 21 11 18,25 46 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 118 34 109,50 39 92,51 93,75 77,43

Matematik CAB EC  A A E   E BD a     BE  BC   D  c

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AAd eDeA cBbC CbACEEDDDcBA Db C BaDcd  E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 0 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 1 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 67 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
240,695 243,380 77 87 214 5173 44357

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
199,773 222,840 99 109 303 7450 64028

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 4 2 3,50 11 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 4 2 3,50 9 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 2 2 1,50 11 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 13 10 10,50 26 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 83 36 74,06 26 92,51 93,75 77,43

Matematik C B     A       Eb         e            

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri Ac       cB   aDdCEEDDbBeA D  b Bc cC  c

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA EŞKİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
138,023 194,170 118 131 472 10996 96118

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
187,658 243,380 106 119 344 8391 71004

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
149,888 222,840 118 131 459 10796 94398

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 23 9,25 23

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0

TYT Fen 20 8 12 5,00 25

Matematik-2 31 4 3 3,25 10 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 4 3 3,25 8 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 5 1 4,75 37 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 12 12 9,00 23 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 49 70 31,50 11 92,51 93,75 77,43

Matematik C A    A   Ab    b    d                 

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri ad e  b b e c  C DD EE e   CEDc DDdbEdE 

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,248 194,170 55 61 181 4337 39162

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
339,600 243,380 28 32 74 1667 15962

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
268,438 222,840 35 40 97 2608 22574

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 12 24,00 60

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 31 19 5 17,75 57 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 5 3 4,25 47 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 24 8 22,00 55 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 8 2 7,50 54 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 23 7 21,25 53 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 128 42 117,50 42 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAEC CA  DA Ebd aBDD cCEAeEB BaDCBAcDa 

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CcABDA De C B ACCDDDEce DBBb D A Dd Ed E

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 3 1 75
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 1 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUE İSA ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
227,795 194,170 19 21 71 2071 18061

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
389,383 243,380 17 19 36 660 6505

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
293,475 222,840 22 25 57 1468 12395

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 31 18 2 17,50 56 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 4 0 4,00 44 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 22 2 21,50 54 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 11 2 10,50 75 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 11 0 11,00 85 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 31 5 29,75 74 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 152 18 147,50 53 92,51 93,75 77,43

Matematik CBAECdCA    AEDE  dDD BCE  E  BB C A D  

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAABDADDA CeBdACCDDDEE  DBBCcDDADDBcEC c

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 0 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 1 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
175,365 194,170 95 107 323 7803 67717

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
247,848 243,380 70 80 203 4842 41734

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
210,055 222,840 86 95 266 6635 56798

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 11 18,25 46

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 31 13 7 11,25 36 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 13 8 11,00 28 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 5 8 3,00 23 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 14 19 9,25 23 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 85 54 71,50 26 92,51 93,75 77,43

Matematik CABAEC de d EA DEdaD c d   BE  a        

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AA  Ba d eecb CedCEcDDecdceD bCdBcDDea E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 2 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELKATMIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
219,448 194,170 33 36 101 2672 23729

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
278,815 243,380 56 64 152 3642 31743

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
244,590 222,840 53 60 163 4020 34770

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 121 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,87 0,78 1,43

Edebiyat 18 6 2 5,50 31 1,29 1,18 2,33

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 0,48 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,42 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 7 11,25 28 3,05 2,84 5,70

Matematik-2 31 6 0 6,00 19 10,75 10,98 8,28

Geometri 9 1 0 1,00 11 2,97 3,02 2,16

Matematik 40 7 0 7,00 18 13,72 13,99 10,44

Fizik 14 6 5 4,75 34 3,84 3,96 2,76

Kimya 13 7 1 6,75 52 5,26 5,43 3,68

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 4,14 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 22 7 20,25 51 13,25 13,72 9,81

Toplam: 280 108 38 98,56 35 92,51 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1 DAaBDCEB bC      DC b A ba   a     d B C

Cevap Anahtarı A DAEBDCEBDCCDEAABADCECBAECDABEEBCABECABDC

Matematik C      CA  D        D      B           E

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AAa BDcd DeEe CDACEED   c  D ACEB a CEEE

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 2 0 50
ROMAN 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 0 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN TURAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 6 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
236,840 243,380 5 90 226 5370 45889

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
197,688 222,840 5 110 309 7597 65523

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 6 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 5 9 2,75 9 10,46 10,98 8,28

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,00 3,02 2,16

Matematik 40 5 9 2,75 7 14,46 13,99 10,44

Fizik 14 2 5 0,75 5 4,04 3,96 2,76

Kimya 13 7 3 6,25 48 6,17 5,43 3,68

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 5,71 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 13 13 9,75 24 15,92 13,72 9,81

Toplam: 280 84 46 72,56 26 103,76 93,75 77,43

Matematik  cc    a cA E   c ceecE    BE           

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri c  DBb c  ed  Ce CEEDcDcB  De aEB ac  dE

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 1 3 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 2 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARAYEĞİT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
217,950 194,170 3 39 110 2806 24830

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
263,800 243,380 4 73 172 4171 36378

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
254,808 222,840 3 47 129 3392 29212

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 6 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 14 19,50 49

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,78 1,43

Edebiyat 18 2 0 2,00 11 0,46 1,18 2,33

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,88 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,54 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 4 11,00 28 1,88 2,84 5,70

Matematik-2 31 9 6 7,50 24 10,46 10,98 8,28

Geometri 9 4 1 3,75 42 4,00 3,02 2,16

Matematik 40 13 7 11,25 28 14,46 13,99 10,44

Fizik 14 3 7 1,25 9 4,04 3,96 2,76

Kimya 13 6 1 5,75 44 6,17 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,71 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 15 15 11,25 28 15,92 13,72 9,81

Toplam: 280 107 59 92,25 33 103,76 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1                       AEaeA EEBeABECbB C

Cevap Anahtarı A DAEBDCEBDCCDEAABADCECBAECDABEEBCABECABDC

Matematik CAB E c A   EA b ddD d     eE  BC  A dC 

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri A d  abA DeceaCD CEc D  B  DecaEBcDDdEbc

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 1 0 25
ROMAN 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 1 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 3 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA KESKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,613 194,170 4 65 195 4516 40853

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
219,348 243,380 6 101 261 6295 53561

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
190,333 222,840 6 114 331 8180 70789

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 6 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 17 19 12,25 31

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,78 1,43

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 0,46 1,18 2,33

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,88 0,48 1,05

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 0,54 0,40 0,89

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 3 0,25 1 1,88 2,84 5,70

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 0,25 0,21 0,36

Coğrafya-2 11 1 5 -0,25 -2 -0,04 0,21 0,41

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,58 0,14 0,24

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,21 0,04 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,79 0,19 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 14 13 10,75 27 1,79 0,80 1,61

Matematik-2 31 8 9 5,75 19 10,46 10,98 8,28

Geometri 9 2 3 1,25 14 4,00 3,02 2,16

Matematik 40 10 12 7,00 18 14,46 13,99 10,44

Fizik 14 3 10 0,50 4 4,04 3,96 2,76

Kimya 13 3 6 1,50 12 6,17 5,43 3,68

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,71 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 12 22 6,50 16 15,92 13,72 9,81

Toplam: 280 91 93 67,75 24 103,76 93,75 77,43

Edebiyat-Sosyal-1             B  c                  cd    

Cevap Anahtarı B EDADBEBCCCDABDEADCABAECECDABBCAEEBECADCB

Sosyal-2   D   ab D adeC    eb EAcaBEDDa aeDcCECD      

Cevap Anahtarı B AEDBCCBCEDADEACBBDEBDAEAACBEDDBCCADACECDECACBD

Matematik CBA CdbA   beEbb   a       EBcdB dcAc   

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri aeAcbcaDbae BcdCCbD db  a daEDeADcBdEd b

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 2 0 2 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAN TURAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
221,183 194,170 2 32 91 2533 22403

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
383,678 243,380 2 22 40 738 7400

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
303,293 222,840 2 21 47 1125 9364

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 6 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 5 18,75 47

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 31 20 6 18,50 60 10,46 10,98 8,28

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,00 3,02 2,16

Matematik 40 29 6 27,50 69 14,46 13,99 10,44

Fizik 14 8 3 7,25 52 4,04 3,96 2,76

Kimya 13 10 0 10,00 77 6,17 5,43 3,68

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,71 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 26 8 24,00 60 15,92 13,72 9,81

Toplam: 280 147 22 141,50 51 103,76 93,75 77,43

Matematik dBAECACADEDAAEbE eBDDbe    EBbBBDCBAADEC

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAABDcaeAE  B ACCDDDEE   BBCEDDcDeBcEdcE

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 2 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 4 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 1 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YUSUF TAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,763 194,170 5 73 237 5787 52038

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
290,430 243,380 3 57 138 3195 28410

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
227,723 222,840 4 74 209 5259 44967

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 6 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,00 50

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 22 14 18,50 46

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 31 11 12 8,00 26 10,46 10,98 8,28

Geometri 9 5 4 4,00 44 4,00 3,02 2,16

Matematik 40 16 16 12,00 30 14,46 13,99 10,44

Fizik 14 5 9 2,75 20 4,04 3,96 2,76

Kimya 13 6 7 4,25 33 6,17 5,43 3,68

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,71 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 22 18 17,50 44 15,92 13,72 9,81

Toplam: 280 111 72 93,00 33 103,76 93,75 77,43

Matematik dABbaC CeEd EA bEaBD dE    eadcBdaDADceE

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AeCeBbeAEccdeeaDACbbDDccBccDDACddEDDCEEE

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 4 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 3 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 1 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KORKMAZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
235,328 194,170 1 13 52 1660 14266

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
400,130 243,380 1 14 25 503 5035

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
314,473 222,840 1 15 33 824 6568

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 6 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 2 36,50 91

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 31 21 3 20,25 65 10,46 10,98 8,28

Geometri 9 6 0 6,00 67 4,00 3,02 2,16

Matematik 40 27 3 26,25 66 14,46 13,99 10,44

Fizik 14 12 1 11,75 84 4,04 3,96 2,76

Kimya 13 10 3 9,25 71 6,17 5,43 3,68

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,71 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 29 10 26,50 66 15,92 13,72 9,81

Toplam: 280 161 22 155,50 56 103,76 93,75 77,43

Matematik CABAEC CA ADE abE BDDB CA eBEB BC  ADA E

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AACDBDAA DBECeCDdCccDDDBBADDeACdBEebdEbE

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 2 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 2 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 1 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
254,285 243,380 1 78 188 4543 39420

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
208,808 222,840 1 96 272 6732 57650

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 1 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 6 5 4,75 15 4,75 10,98 8,28

Geometri 9 2 0 2,00 22 2,00 3,02 2,16

Matematik 40 8 5 6,75 17 6,75 13,99 10,44

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,50 3,96 2,76

Kimya 13 6 2 5,50 42 5,50 5,43 3,68

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 3,25 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 16 15 12,25 31 12,25 13,72 9,81

Toplam: 280 90 44 79,06 28 79,06 93,75 77,43

Matematik aeAE  C   DA   E a  e c        B   A    

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri  AAe caccEC BcdCCDD aE    BbcDDADcBbcd b

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 2 2 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ARDA AKKOYUN 2242 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,153 194,170 2 52 148 3656 32519

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
315,280 243,380 2 46 111 2367 21862

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
269,328 222,840 2 38 93 2558 22164

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 5 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 31 16 5 14,75 48 15,45 10,98 8,28

Geometri 9 5 0 5,00 56 2,45 3,02 2,16

Matematik 40 21 5 19,75 49 17,90 13,99 10,44

Fizik 14 6 6 4,50 32 5,35 3,96 2,76

Kimya 13 5 2 4,50 35 7,10 5,43 3,68

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 6,65 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 16 15 12,25 31 19,10 13,72 9,81

Toplam: 280 124 47 112,25 40 99,76 93,75 77,43

Matematik CAB EC  A ADEA bEbaDDcE    BEa BC D D  E

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AACbBDeA ceba CcdCEED      DeAe BaDDeabc

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 2 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 2 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,903 194,170 1 47 142 3556 31776

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
385,145 243,380 1 21 39 718 7156

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
293,043 222,840 1 26 58 1487 12545

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 5 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 4 31,00 78

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 24 6 22,50 73 15,45 10,98 8,28

Geometri 9 6 2 5,50 61 2,45 3,02 2,16

Matematik 40 30 8 28,00 70 17,90 13,99 10,44

Fizik 14 8 2 7,50 54 5,35 3,96 2,76

Kimya 13 12 0 12,00 92 7,10 5,43 3,68

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 6,65 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 29 4 28,00 70 19,10 13,72 9,81

Toplam: 280 144 28 137,00 49 99,76 93,75 77,43

Matematik CAd ECDCAEADEeBbEeBDDcECAEeBEBDBCd ADdCE

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AACDB  A DB deCD CEEDDDBBADD ACEBEDad EE

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 1 2 25
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 0 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YAVUZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,845 194,170 3 63 186 4377 39584

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
305,543 243,380 4 50 121 2692 24327

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
246,465 222,840 3 55 151 3878 33745

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 5 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,75 59

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 23 10 20,50 51

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,20 0,21 0,36

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,20 0,21 0,41

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,14 0,24

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,19 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 0 2,00 5 0,40 0,80 1,61

Matematik-2 31 16 3 15,25 49 15,45 10,98 8,28

Geometri 9 2 3 1,25 14 2,45 3,02 2,16

Matematik 40 18 6 16,50 41 17,90 13,99 10,44

Fizik 14 3 4 2,00 14 5,35 3,96 2,76

Kimya 13 8 2 7,50 58 7,10 5,43 3,68

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 6,65 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 18 7 16,25 41 19,10 13,72 9,81

Toplam: 280 114 42 103,50 37 99,76 93,75 77,43

Sosyal-2     C          D                              

Cevap Anahtarı A DBAECEDCCBADEABDCBDAEBACEADDBECABCCEDACDECBDAC

Matematik CAB EC  A ADEA  EaBDDd     BE ea   ADdd 

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri bAC c  c cB   CDdCEEDD dB  DDAC B D  c E

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 0 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ŞEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,580 194,170 4 76 251 6360 56408

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
226,740 243,380 5 96 244 5877 50206

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
193,518 222,840 5 113 323 7933 68525

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 5 134 497 11377 101719

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,23 56

TYT Sosyal 20 11 5 9,96 50

TYT Matematik 40 19 4 17,74 44

TYT Fen 20 11 4 10,13 51

Matematik-2 31 4 9 1,75 6 15,45 10,98 8,28

Geometri 9 0 2 -0,50 -6 2,45 3,02 2,16

Matematik 40 4 11 1,25 3 17,90 13,99 10,44

Fizik 14 3 7 1,25 9 5,35 3,96 2,76

Kimya 13 3 3 2,25 17 7,10 5,43 3,68

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 6,65 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 11 13 7,75 19 19,10 13,72 9,81

Toplam: 280 81 48 69,06 25 99,76 93,75 77,43

Matematik acA Cb d     a c   ee B    dB  ce       

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri  Ac DcbbbEa e d a   EEd   Ba DeAD B Ed  

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 1 2 25
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED COŞAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
141,338 194,170 5 128 465 10871 95056

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
309,680 243,380 3 48 117 2563 23234

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
210,988 222,840 4 94 262 6560 56154

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 5 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 9 28 2,00 5

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38

TYT Matematik 40 12 20 7,00 18

TYT Fen 20 8 11 5,25 26

Matematik-2 31 24 4 23,00 74 15,45 10,98 8,28

Geometri 9 1 0 1,00 11 2,45 3,02 2,16

Matematik 40 25 4 24,00 60 17,90 13,99 10,44

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,35 3,96 2,76

Kimya 13 10 3 9,25 71 7,10 5,43 3,68

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,65 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 19,10 13,72 9,81

Toplam: 280 97 80 77,00 28 99,76 93,75 77,43

Matematik CcAECACADEDAAEDEBaBDDbBC   EcDBB        

Cevap Anahtarı B CBAECACADEDAAEDEBCBDDEBCEABEBDBBDCBAADEC

Fen Bilimleri CAABDcDDAECaBEACCDDDEEAcedBCEDDAaDBEECEb

Cevap Anahtarı B CAABDADDAECCBEACCDDDEEADDBBCEDDADDBEECEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 4 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT TÜRKİYE GENELİ  BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİT ALÇİÇEK 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
235,590 194,170 1 12 51 1642 14146

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

SAY
435,608 243,380 1 4 9 171 1698

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

EA
330,025 222,840 1 6 16 522 3812

Puanı Hesaplanan: 134 496 11332 100377

Katılımlar: 1 134 497 11377 101719

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 31 26 3 25,25 81 25,25 10,98 8,28

Geometri 9 7 2 6,50 72 6,50 3,02 2,16

Matematik 40 33 5 31,75 79 31,75 13,99 10,44

Fizik 14 12 2 11,50 82 11,50 3,96 2,76

Kimya 13 13 0 13,00 100 13,00 5,43 3,68

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 8,50 4,33 3,38

Fen Bilimleri 40 34 4 33,00 83 33,00 13,72 9,81

Toplam: 280 173 22 167,50 60 167,50 93,75 77,43

Matematik CABAECDaAEADEABDEbBDDcECA  BEBDaCBDADdCE

Cevap Anahtarı A CABAECDCAEADEABDECBDDBECAEBBEBDBCBDADACE

Fen Bilimleri AACDaDAAEDBECeCDACEEDDDBBADDeACEBbD C EE

Cevap Anahtarı A AACDBDAAEDBECCCDACEEDDDBBADDDACEBEDDCEEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 4 3 1 75
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 4 3 1 75
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

