
SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,038 270,190 21 25 51 1161 9799

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 92 17 87,75 73 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDAEBCABcDBBABaEBEEBCDDBAEDADbCbCEDCCDd

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BDdA eDBcCCDcBcBBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBEACDABCACEEBACDAB      B  BBCECEb

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bbeADBD aEDCa eECBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 0 67
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YAPRAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,033 270,190 93 108 323 9328 72921

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,77 9,97 8,15

Toplam: 120 50 5 48,75 41 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe  CDAaBCABAD BABaEBEEBCDDBAEDAD C CEDeCDA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BDCAEADBECCaEBABeCE      

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 17 0 89
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,870 270,190 52 58 141 3525 28765

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 77 19 72,25 60 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDAEBCABAD  ABaEB EBCDDBAEDADbebeEDeCDA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal B  cdADBdCCDaBeBaCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBE  D BC   E  C A       BEeB CE Eb

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bAaADcbCEaDC BAECBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 0 25
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHU GÖNÜL KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,580 270,190 92 107 321 9288 72516

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 55 28 48,00 40 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAbCCEaeDAebBc EBdEEbaBBbEAAeCbb Eeb  b 

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal   B  ADddEEeadcB         

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DdA CC BcD   cCCEB     D       B  E B  E

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACEDAB CCaEED bEeBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 8 7 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 0 25
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,013 270,190 141 161 674 17696 139710

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 17,67 17,74 12,21

Toplam: 120 24 25 17,75 15 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACe*ccCe       CcBEEBCaaddEeADcCECEbeb  

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BabeaAeBaC     BeCEc     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik  d          B    d                      

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 10 7 53
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,300 270,190 110 127 393 11130 86476

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 50 32 42,00 35 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ccACCaBADAaABBBEBacECceaDEAeDbDEbbbCEacA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CAaaEAeaBdEdcBABaEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DB  C Eae A    eE   Da DB B da BD       

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen c          Ec     D 

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 10 9 53
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 5 1 42
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,508 270,190 112 129 396 11200 87066

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 48 26 41,50 35 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ebAeCEB DAc dBacBCEECDBaDEdAeCDbC dbdbD 

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal ded  ee eEd D ABBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik  a   CE  bA B  CE     A B               

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen A   A  CCCEED AaCcD 

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 11 6 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 0 25
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,293 270,190 136 155 597 16202 127065

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 33 37 23,75 20 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDAEBCAdebe cabEBdaBdaDBAbedDcC        

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal aDebaeDBECCDaddBcCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik aecda                                   

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen dbecaBceEEDCCe      

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 5 7 26
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KARDAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,730 270,190 128 146 501 13722 107142

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 41 34 32,50 27 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe debbbeCA e  eeaCcBEEBCaDBbbDADcCbbEDeCee

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal a C  eD E CDc eBBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik  ABCab  d DAB    aBA          B         

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen aAa D     DCe ec  eD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 4 20
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 11 8 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 1 17
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,633 270,190 18 22 44 948 8234

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 93 14 89,50 75 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DbACCEBADABABBBEBCEbCDBBDEAADCbbCEeCEDD 

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CABD ADCBEECa ABBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DaAEbCEBADAC e CE EADCADBBB AbBBD      E

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen AadDABDCCdEEDBbECBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 15 3 79
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,005 270,190 25 29 56 1227 10390

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 91 18 86,50 72 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DbAdCcBADABbBe EBCEECDBBD AADaD   aCEccd

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal  bB  eDCBEECDBcBBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECCEBADAC ACbEBEADCADBBBDA dBDEECB bE

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACbDABDCCCEEDBAEaBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 11 4 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 12 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,768 270,190 98 113 334 9638 75241

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 2 3 1,25 18 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 56 35 47,25 39 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAACdEBdDABAB dEcaEEC B DdAADbDEd eCEDDA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal beecdAee EEC cAB aeC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DB abCE dbAb b    b D      DcEBBDcEC    

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen  CbeABbe aEcD AECdD 

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 19 14 3 74
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 1 17
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,930 270,190 67 75 200 5279 42465

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 69 22 63,50 53 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe AeDA BaABcDc ABaEBdcBC D A   D   eEDCC  

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BceA ADBECCeE AB CED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DbBbECBEcC AB cCEEBACD         EDB  E Eb

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bAaAcBDCEaDCCBcECBeD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 2 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 19 7 3 37
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 6 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,975 270,190 73 83 222 6239 49570

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 65 21 59,75 50 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAeCCEBADABABe EBbEE DBBbEeAeaDbCbCCabDd

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal dcB EAbCBEECb ABBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik a   CCEB DA        A           B EE B   

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACbbAB edCEED AECBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 19 10 9 53
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU KUVVET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,533 270,190 134 152 556 15254 119500

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 34 26 27,50 23 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDbbcaAecb dAaCEBEEBCeDaAbDADbC CED CD 

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal           Cbc  B baD     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik c BC  BE   A         a                  

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen aeC       cde  Ee dD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 14 3 74
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ KONAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,703 270,190 31 35 73 1627 13926

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 88 19 83,25 69 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAACCdBeDAaABBaEcbEECDBBDEAAeCDECbCCcDcd

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal C Bb ADCBEEdDBABBEcC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECCaBADACBACCEB A   D  B  EBB EEe  bE

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen AaEDABDCCCEEDBAEaBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 0 42
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,178 270,190 80 93 252 6946 54439

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 62 19 57,25 48 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAdCCEBADABABB caCEdCecBDEAdDbDE EeCED  

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal d B   DaBE a   BBEcC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DB EC EBADA B CCdcb   e        BD       

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACa  Be CCEED A CBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 11 5 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 0 4 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,398 270,190 19 23 47 995 8555

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 35 0 35,00 88 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 94 20 89,00 74 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe AeDAEBCAaADB ABaEBEEBCcDBAbDADbCECdDCCDA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BeebdeDBECCDdBcBBCEc     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBE  DABCACEEBA DABD BBAEBEDBBCE ED

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bACADaeCEEDCCBeEeBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,703 270,190 30 34 68 1506 12838

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 90 23 84,25 70 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe bCDbEBCAdAbeBdBCcBEEBCDDBAbDdDbCbCEDCCD 

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BeCA ADBECCadeABBCEc     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBEA bA CACEEBACDABD BBAEBE BBCE Eb

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bAaAeBcCEEDCCBdECBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR MERVE MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,425 270,190 28 32 65 1440 12251

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 90 20 85,00 71 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe  CDA BCABADadABeEBcEBCDDBAEDADbCECaDCCD 

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal Bebd ADBECCDbBABBC D     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABeECBEACDABCedEcBA DABDDB AE E BBCEbEa

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bAeADBDeEEDCCB EdBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 15 3 79
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 0 2 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,503 270,190 37 42 89 2080 17450

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 18 0 18,00 45 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 83 10 80,50 67 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAACCEBdDABABB EBaEECDBBDEAeDeDECEeCEDDA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal dAB  eDCBEECD ABB DC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECCEB DACBA CEB   C  B               

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACbDABeCCCEEDBAEbBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 0 33
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,453 270,190 68 77 207 5541 44474

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 71 33 62,75 52 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAACCaBcDABABBBEBCEECDcBDEbAbCDEeaedEeDe

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal bcBDbeDCBEECDBeBcEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik edA eCEBeDACc dCEBcA  ADBB b  BB        

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACdeAa CCeEEDceEedDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 11 8 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 2 58
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SARSIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,428 270,190 29 33 67 1479 12608

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 89 17 84,75 71 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDAEBCABeDB ABCEBEEBCDDBbEDADECcbEDCbD 

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BDd  Ae dCCadcABBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBEd DABCeCEEBAC ABD BB aBEDB C  E 

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen aACADBDeEEDCCB EeBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,603 270,190 53 59 142 3546 28895

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 18 0 18,00 90 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 77 22 71,50 60 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe cAACCccADABAaB EBeEEbeBaDbedeecbC CdEDe 

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal ebB  ADCBE dD AB EaC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAEbCEBADA BACCEBEADCADBBBD  BB        

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACEDAB CCCEEDBAECBD 

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 19 7 10 37
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN HALİLOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,628 270,190 137 157 621 16681 131169

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 7 15,25 38 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 9,77 9,97 8,15

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 25 12 22,00 18 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe Db CC B DABcBB EcdEdb B D  A CDc E      

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal      eDeBE               

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Fen b aDcB  C       C D 

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 19 7 2 37
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,640 270,190 13 15 27 590 5128

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 98 17 93,75 78 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAeCCaBADABABB cBCEdCDBBDEAdDCDECaCCEDDA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CdBedeDCBEECaBABBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBbECCEBADACBdCCEBEADCADBBB AEBBDE CB aE

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACbDABDCCdEEDBA dBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,363 270,190 126 144 485 13369 104376

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 41 28 34,00 28 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe aedebcBAcAdABBBEBeaECDBBabAAbCDcCcaCaDD 

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal Cce EcDeddaCeBdBBEaC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAEC    DA B       DC                  

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen d                   

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 4 20
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 11 7 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 0 17
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL BOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,455 270,190 135 153 565 15563 121746

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 4 5,00 13 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 29 13 25,75 21 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe c  C   bDA  d   B   e B       D         

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal  bB  ee  da    BBE       

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBdECdEB       CE         B       E     

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen   dDA  CCaEEDB    D 

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 1 20
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 1 20
PARAGRAF YORUMU 19 2 0 11
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 0 17
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE NAZ GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,435 270,190 54 60 143 3559 28965

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 76 17 71,75 60 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe eb CCEBADABcBB EB      BDbAAeCDbCbeCEDDA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal d B aeD Bd      B        

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DB ECCEBADACBAbCEBEADeADBBBD EBBD EC   E

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen A bcABDCCCEEDBAdCBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
PARAGRAF YORUMU 19 11 4 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA KESKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,483 270,190 107 124 373 10609 82648

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 54 43 43,25 36 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe AeDAbBCAebDeBbdaEBdEBdeaBAbDADbabb  eb  

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BaCdEeDBEaCacdABBaED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik Db Cd BEc cAcC   b  e  e      BEDBcCEe  

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen dcCAbc CEEDCCdAcCBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 6 9 32
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 0 3 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 2 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT BARUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,810 270,190 83 96 273 7727 60565

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 60 24 54,00 45 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe  eDeaBCAeADB ABCEBEEBCaDBAd  Db   EDbC  

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BD A AeB ad d AB daD     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik  ABC dBEACDA beC EB   A          BB E  b

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bbCAeBDCEEDCe eEdBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 9 3 47
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 3 0 25
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,485 270,190 59 65 161 4157 33641

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 72 12 69,00 58 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACeAEBCAB DBdABaEB EBCeDBA D DE c EbCCDA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal  b A eDBE a d  B CE      

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik  ABCECBEA D BCe  EBA  AB D    BE BB E E 

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bA ADBDCEEDCC  EC  D

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 11 3 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,585 270,190 35 40 87 2032 17007

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 86 21 80,75 67 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAAeCEBcDABbBBBEBCEECDBaDbAADeDbCbCCEDDA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal bdB deDaBEECDBABBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECCEBAcA  cbCEd Ae ADB  D dBBD E B DE

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACED a CCCEbDBAECBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 2 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 2 50
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN OTSUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,205 270,190 101 117 345 9973 77811

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 54 33 45,75 38 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe deeeEBCAeADBBecaEcEEB DDeAEeADbC bEDedDd

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal a C  AeBEC  c  B CED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DbaCdCaE aDABCAC       e     aa  B C    

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen dAaADB bEEDC BdEe dD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 19 13 5 68
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 3 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM EREN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,333 270,190 82 95 265 7364 57621

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 61 22 55,50 46 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe AeDAbBCABbD  ABdEBE BCDDBA DeDbbb EDeC  

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BD d ADBECCDEB BBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik D BdE d c De dAC  a           a         

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bAaADBaeEEDCCBcECBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 10 4 53
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN ÇAKMAKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,058 270,190 95 110 325 9502 74323

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 5 13,75 34 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 51 15 47,25 39 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDbEBbAe De  BdEB EBC D     D          

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal B b  AeBECCD B B aaD     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DcBCE cEAdaA C CEbBAC ABD BB  BEDB      

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen  A Ae     D        D

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 19 4 0 21
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,315 270,190 145 165 755 19562 158233

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 18 2,50 6 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 13 30 5,50 5 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe e  CCade    a  EcdaE DBcD be dbc ceb a  

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal  eBa ee Bda a AB Ea      

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik         b   a              c            

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen     d             D 

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 19 4 9 21
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,745 270,190 85 98 279 7900 61975

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 4 20,00 50 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 56 11 53,25 44 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe  eDA B ABeDB ABCEBEE C D AE ADEbb       

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal   bd ADBEC     BBCEc     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik   BCEdBE     C   E            B DBBC    

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen EAaAcB CEaDCC  ECBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 1 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 19 8 2 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 1 0 8
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,085 270,190 147 167 760 19639 159047

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 4 2,00 5 22,25 22,23 17,62

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 17,67 17,74 12,21

Toplam: 120 6 5 4,75 4 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe eeD  B A cb                             

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Matematik a     BEA                               

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 1 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ETİRLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,828 270,190 51 57 140 3352 27256

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 78 20 73,00 61 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAAeCEBADAaeBceEBCaEC BBDbdADeDbCECCaDD 

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CABc  eCBEdCaBABBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECCEBcDA B CCE EA  AD      BBDE     E

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen AdcDAB CCCEaD eECBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 11 6 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 0 42
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YONTUÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,618 270,190 57 63 154 3926 31966

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 76 23 70,25 59 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDAEBCABcDBdABaEBEEBCeaBAEDADbbcbEDCCDA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BbCAaADaEaCcacABBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBEACDABCACEdBACDA Dc e  BE B      

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bAb a         AECaBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 13 6 68
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 3 58
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET KORKMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,053 270,190 103 119 351 10074 78625

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 53 30 45,50 38 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACD EBCABbbB AaaEBbE d DBAED Dc a EDbC  

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal B eb eDBEaCbcceBBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBE CcA b d EB  cd    e    DB      

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bbe     EEDCae EeBaD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 9 3 47
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 2 3 17
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,490 270,190 130 148 524 14244 111186

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 40 36 31,00 26 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAACCEBc Adba dEebEECbBBbbbde DcCaCCEDDb

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal bdacaAeCBEECD eBaEDa     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAdbCEc                                

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen babcb  eCecED     D 

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 9 9 47
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU AYYAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,433 270,190 116 133 414 11584 90157

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 7 18,25 46 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 44 15 40,25 34 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DcAeCEBdDABABBcEBeEECDBa         cCC    

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal  A   eeC E     BaEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DaAECCEBdDA B                           

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen Aeb A  CCaE D   C   

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 5 1 26
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SU KAHYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,943 270,190 117 134 415 11634 90519

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 12 12 9,00 30 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 16 13 12,75 32 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 52 49 39,75 33 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe cAeCCdBbDAB   dEBaEEdcB bE dcacbdEbCEcbe

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal deBD AeeBEaCD cBcEbe     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAdCecadcA ceCCEBdAcCA d  b  BBD E   b 

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen A cedBDeCCEEcabECeDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 19 7 11 37
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 4 42
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,868 270,190 34 38 85 1914 16104

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 87 22 81,50 68 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe Dc CC BADABABBdEBaEEbDBBDcAAD DECECCaDDd

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CAea  DCBEdCDBABBEcC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECCEBcDACBACCEBEA CADB  DAbBBe ECB cE

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen dadcA eCCCEaDBAEeBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 15 3 79
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE CEYHUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,528 270,190 76 87 233 6470 51091

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 5 18,75 47 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 18 0 18,00 45 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 62 13 58,75 49 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DA eaEBbDA AB  EB EEbDB DEAAD Dc        

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal C BD ebCBEEaa eBBE e     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBA CCEB DA B CC       D      BB E C C  

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen b  DABDeCCEEDB ECBD 

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40
PARAGRAF YORUMU 19 10 1 53
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 1 0 8
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ALP UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,583 270,190 64 71 191 5068 40860

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 72 29 64,75 54 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe bCDAcBCABcDe bBCEBEEBCaDBbbDADcCEdEDeCDA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BbCAEeDBEdCDEB BBCdD     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCabBEACD BCb EE  aa aD     B DBB E   

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen dAaAcB eEaDC deEaBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 3 25
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,055 270,190 143 163 695 18107 143430

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 13 13 9,75 33 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 19 15 15,25 38 17,67 17,74 12,21

Toplam: 120 19 15 15,25 13 59,69 60,06 44,47

TYT Matematik DeBCbdBEdecAcCeCcbacCDABD  d  BEDBc  CEe

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 5 42
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALTINPINAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,908 270,190 20 24 49 1087 9264

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 93 19 88,25 74 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAACCEBcDABABB EBCEECDcBDEAADbDbCECCEDDd

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal beeDceDaBEECDBABBEDa     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECdEBcDA BAC EBEADCAD BBeAEeBDEE    E

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen AabDABDCCCEEDBAcCBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 10 1 83
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,118 270,190 99 114 335 9696 75686

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 5 18,75 47 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 52 21 46,75 39 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DbAeCEBADA AB  EBaEEb B D     D     EcDA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal  c   ADCBc     BBEDb     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAdC EBcDA c CdEcb D   B     B         

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen cCb ABbCCbEaDe ECeDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 19 8 1 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 3 2 25
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BERRA KANAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,015 270,190 102 118 347 9991 77930

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 56 41 45,75 38 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDAEBCAeADB ABaEBEcBCcaBebeAcEbcbdDeCac

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BcdAEADBcCaDbceBdCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DbaC CBEbCDAceeC c   bAB         d      

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen beCADabCaEDCa eEbB D

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 6 13 32
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 2 2 17
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,868 270,190 22 26 52 1169 9845

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 91 14 87,50 73 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAACCEBADABABBBEBaEECDBBDbA      bCCEDDA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CAB  ADCBEECbBcBBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DaAECCEBADACBeCCEBEADCAD B   EBBeE C  bE

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACbDABeCCdEaDBAEbBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 11 2 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OLGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,038 270,190 111 128 395 11160 86694

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 49 29 41,75 35 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACcAEBCAebD  AadEBcEBCDDdbbeADcC eaDCC  

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal B ed eD  dC d ABBCE      

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik D d   BEe DAc   dc c          BE B      

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen  ACA B eEEcdC dEaBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 9 7 47
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 3 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TONGUÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,118 270,190 108 125 378 10736 83688

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,77 9,97 8,15

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 47 15 43,25 36 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ebACCcBADA AaBBEBbEE  BBDEAd  DcCbCCEDe 

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal C B  AeCBEaC  dB EDe     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Fen A  DABeCCCEEcB  C D 

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 19 11 4 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİS AYDOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,285 270,190 96 111 328 9577 74856

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 53 22 47,50 40 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDAEBCAad eBbBCEBEEBCDDBbEcADbaEbEDbC A

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal abC aeDBcaeDEBAB CaD     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik aeBC CBE  aA C C EB           B         

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen a               CBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 13 5 68
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 0 17
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,343 270,190 72 82 221 6202 49347

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 66 25 59,75 50 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe AdcAEBCAeADBBcaaEcEE CDacAbDdDECEeEDeCce

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BaeA ADBECCbcBABBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik  AdC  BE  DA C CbE A bABD               

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen EACADB CcaDCCeAE B D

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 19 12 6 63
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 2 42
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TUNCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,788 270,190 79 92 250 6896 54073

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 63 22 57,50 48 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DA CC BbDA ABB EBCEEC BBDEAeDbDb bCCEDac

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal bAB  eDC  ECD  BBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik Da  CdEB cA ceCdEB AD         eBD       

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen AabeABDCCdEEDc Ee DB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 11 6 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 4 0 33
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
414,380 270,190 15 17 37 784 6711

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 95 14 91,50 76 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAACCEBADABABBdEBCEECDBBDbAADCDECEebEDDA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CABDcADCBEcCaBeBBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECCEBADAC ACCEB ADC      c BB EEC CbE

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen AabDABDeCCEaDBAECBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 0 42
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES PARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,740 270,190 131 149 529 14499 113298

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 4 5,00 13 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 34 18 29,50 25 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe bb CCcB    cB  EB                       

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CABaEAeCBEEC  eB EDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik     a b  D     bdBc D A         D       

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen  CdDAB eC E D ecCdDa

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 0 40
PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 3 2 25
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKUT SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,515 270,190 69 79 212 5692 45591

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 68 24 62,00 52 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe cbACCEB DA ABB EBaEECeB Dbc D DE ECCED  

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CeeaEADCBEcdD cBBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik eBAEC EB aACBA  EcE D A BBd  EcBDE      

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACbbAB eCaEEb e eBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 19 11 3 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 6 2 50
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERSAN DİKBASAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,340 270,190 133 151 554 15178 118905

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 35 31 27,25 23 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe  CceEBdA b   bBeEBEEeCebBbaeeDEC dbbab  

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal B b   eaE CDcaAB bED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik D  C  cE  DA e   b                      

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bA A B  EEDCe c b  D

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 5 11 26
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESER SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
470,025 270,190 1 1 1 12 146

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 112 8 110,00 92 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDAEBCABADBBABeEBEEBCDDBAEDADECECEDCCaA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal eDCAaADBECCDEBABBCEc     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBEACDABCACEEcACDABDDBBAEBEDBBCECED

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bAaADBDCEEDCCBAECBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,968 270,190 104 120 355 10171 79366

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 51 23 45,25 38 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACD EBCA ADB  BaEBEEBbDDaAbcAbaebCEDCCD 

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal e ec eee CCbcBABBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik   Ba   E  eABC                          

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen EACA B e EDCa bEe BD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 19 12 6 63
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EKMEKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,810 270,190 88 103 307 8873 69481

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 57 29 49,75 41 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe AeDbEBCAedD aAddEBEEBCDaBbEDAbcCdCEDaCDe

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BeC EAeBECCDaBABaCEb     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik D BC dBEeCaAddAa                        

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen dACAe  eE DdC A CB D

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 13 6 68
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,928 270,190 38 44 91 2114 17684

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 86 24 80,00 67 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DbAeCEBADA bBBdEBeEECDBaDEAADeDbC ebEDDb

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal  ABb eDCBEdCaBABBEca     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECCEBADAdBACdEBEADCADBB cAEBBDEECB  E

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen d bDAa eCCEEDBAE BDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 10 1 83
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,390 270,190 89 104 308 8909 69749

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 58 34 49,50 41 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACceaBCABbDBdABeEBEaBd bBbaDADbCceEDbbDA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal B CAbeD EdaadBcB CEc     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCEdBE  DA CdCEEB   A       e         

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bACAbcaCEEDdd c CBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 10 8 53
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 0 33
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,255 270,190 146 166 759 19633 158998

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 20 1,00 3 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 5 0,75 4 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 16 45 4,75 4 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe deDecBbe AbaB  ebaEEc eedbba ed         

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal Bc Abbac                 

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik    C  abAe c a   c A e  b     B         

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen be AaBD cceed e bBdb

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 19 2 8 11
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 3 8
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ALAGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,215 270,190 49 55 136 3258 26558

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 79 22 73,50 61 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDbEBCAa DeaABeEBdEBdDDBAbDADbeECEDCCD 

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal a  A eDBECCDEeeBaCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DAaCECBEACDA C CEb ACDAdD B   B  BBC    

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen dACADB CEEDCdBcEdBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 2 58
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FIRAT BÖREKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,475 270,190 40 46 97 2348 19527

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 85 25 78,75 66 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACcAEBCABADdabBCEBEEBCDDBAEDeDbbbCEDCCDA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BaCbEeDBECaDEdcBBCaD     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DbBCECBEdCDABCAC EcACD BD Bd  BEDB     b

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bACAbBaeEEDCCBAEeBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 2 58
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,663 270,190 65 72 193 5143 41384

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 69 18 64,50 54 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDAEBdABADB ABCEBEEBCDDBAEDeDbe d      

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal ebe cADBdCCbEBABB ED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DdBCECBE CD  CA  EBACDABD     BEDB      

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen a CccB  EaDC  c eB D

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 9 4 47
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 0 67
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,745 270,190 118 135 417 11653 90675

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 1 8 -1,00 -3 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 47 27 40,25 34 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe cAAC cBebcddB BEBaEECDBBDEeADeDcCEeCEDDA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CABedADCBEECaBcBaEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik  c     abcA    bb    ac                 

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen eC  A     E D    dD 

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 2 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 0 3 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN SOYTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,555 270,190 56 62 149 3802 30960

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 23 8 21,00 53 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 78 30 70,50 59 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe AeDbEBCABbDedABCEBEEBbDDBAbDeDEebaEDeCec

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BcCbEeDBEaCbEBAB CED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABbaCBEA DABaeCEcBACDAeD   dEBE Ba E   

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen aACA B eEEDCCBAbCBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 12 7 63
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 7 2 58
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL ALBAYRAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
448,025 270,190 3 5 10 149 1294

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 106 14 102,50 85 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAAeCEBADABABcdEBbEECDBBDEAADCDbCECCEDDd

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CABDbADCBEdCDBABBEcC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DaAECCEdADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCbE

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACbDABDeCCEEDBAECBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,095 270,190 41 47 107 2655 21867

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 82 20 77,00 64 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAACCEBADABAaB EBaEECDBBDEAADCDbbbeCEDDA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal aeBb ADaBEECDBABBEaC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBA dCEBdaAC ACCEB A  ADe    aBBe       

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACbDABDCCeEEDBAcCBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 1 42
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
440,375 270,190 5 7 14 247 2126

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 104 16 100,00 83 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DcACCEBADABABBBEBbEECDBBDbAADCDbCbCCEDDd

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CABDEADCBEdCDBABBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DabECCEBcDACBACCEcEADCADBBBDAEBBDEECBCbE

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACbcABDeCCEEDBAEbBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,415 270,190 42 48 108 2692 22154

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 81 17 76,75 64 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ceDAEBaAcADBBABaEBEEBCDDBAEDADcCECaDeCDA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BcCbaADBECCDEBABBaEa     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik D  CECBE CDAeCAC EBA  A D   A B  B      

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bACADB CEEDCC eEdB D

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 0 42
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN EFE KÜÇÜKKYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,963 270,190 84 97 277 7882 61828

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 62 35 53,25 44 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACabdBdb eD  AceEcEEBbDDBA  ADcdaCEDeCDb

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BaeAdeeBECCbEaAB CEe     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DAcC CBEACDABCACEE           EB  BBCE  b

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen beeADBbCEcDCe eEeacD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 19 13 4 68
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 0 17
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ABACIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,835 270,190 70 80 215 5755 46021

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 68 25 61,75 51 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe cAACCEBADABAB  EBaEEC BeDb AedDb  aCEDD 

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal dbB dADCBEcCDBdBBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBcc CEBcD CeACCE EAaC D aB   BB  E     

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen Ad c BDCCCEED bdeeD 

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 10 4 53
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 2 50
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL UZUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
427,160 270,190 8 10 22 462 4024

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 100 18 95,50 80 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe AbDAEBCABADBdABaEBEEBbDDBAEDdDbCbbEDCCDA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BbC cADBECCDdBeBBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBEACDABCeCEEBACDABD BBAEBEDBBCECcb

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bACADBDeEEDCCBAaCBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,223 270,190 94 109 324 9398 73502

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 5 23,75 59 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 52 16 48,00 40 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DbAeCcB DABAB  EBaEECDBaDEAADCD C  C    

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal  b   AeCBEd DBAB  ad     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DB   C c DA    CEB    A                 

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen baccAB  CCE D A dBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 13 0 68
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 0 25
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,070 270,190 63 70 189 5035 40569

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 71 25 64,75 54 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDAEBCABeDBdAcacBEEBC DBAaeADb   c CbD 

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal eDCAdAeBECCcaBABBaED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DAB  CBEA DA dACEEBA DA D     BEDB  E   

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bA ADaeeEEcCdBdEeB D

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 8 5 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 7 0 58
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,763 270,190 91 106 311 8972 70160

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 7 6,25 16 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 54 21 48,75 41 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAbeCcB DAe Be dBe                      

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal e    eeCBd       ED      

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAEbCEBADACBACCEBbAcCADBBB AEBBeEEeBC  

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACbeA  eCCE D cEe DB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 2 75
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,783 270,190 142 162 680 17854 141119

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 9 12,75 32 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 25 32 17,00 14 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ce e  B    AB   BCaEC BBD AAe cEb dbED  

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal eABb eed Ec  ccBea a     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik  ddd   e b     CE   a                   

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen eabece  C   D  E  D 

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 2 20
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 19 8 5 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 3 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 1 1 8
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜNAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
430,748 270,190 6 8 19 400 3426

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 100 12 97,00 81 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDAEBCABADBBAaCEBEEBCDDBAEDADbCbCEDCCDA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal B b EADBECCDE ABced      

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEdEDB CECE 

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen beCADa CEEDCCBAdC BD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜRDAMAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,685 270,190 78 90 245 6740 52871

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 64 24 58,00 48 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACaAbBCA ADc ABacBEEBCDDBAbDAD C  E     

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal Bbddad B CC cccB CED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik D BC CBEACDABC CcE e  A       BE BB    a

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bAaADBaCEEDCdBbdeBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 11 1 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 2 17
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TAHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,455 270,190 46 52 122 2977 24427

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 79 16 75,00 63 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe  eDAEBCAcADB bBCEBEEBCDDBAEDADcC  EDeC d

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BDb  AeBECCDE ABBCEa     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DAaCECcE CDA CcCEc AC AB      BE B C CE 

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bAeAeBD EEDCCBA  BBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 14 2 74
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 1 42
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER DEMİRTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,880 270,190 123 140 469 13058 101776

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 17,67 17,74 12,21

Toplam: 120 43 32 35,00 29 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe bAdCCcBADAabBaeEBacdCaBdcbbADeDbC eCEDbd

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CbBedAbCBEECb dBBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBc C EBdcA B CdEBa cC                  

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 8 10 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 3 2 25
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY YELDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,230 270,190 109 126 385 10926 85081

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 1 3 0,25 4 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 49 25 42,75 36 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDbEBCAab   ABeEBEEBCDaBAdeADECEbEaCCe 

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal B dbaADBECCbEBABcCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik        E  D                             

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen EAeADBb E c bebdeaBa

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 12 6 63
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M MUSTAFA ALAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,933 270,190 144 164 697 18184 144080

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 3 9,25 23 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 16 3 15,25 13 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe     C B aA  B  cc E C B D A   D         

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal                  E       

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik               C E     A                 

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen    D              D 

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 0 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 19 5 0 26
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 0 17
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,485 270,190 81 94 261 7194 56229

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 12 10,00 25 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 63 29 55,75 46 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACbAEBCcaeaeeABaEBdbBC D bb             

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BeCAdAD EaCbEBeBBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBEACcAeCdCEEBAa A       BEDBBaE a 

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen dAeAeBaCEEDCCBc C eD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 19 2 4 11
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 1 42
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MARVA NOORİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,733 270,190 125 142 478 13269 103385

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 5 8,75 22 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 13 0 13,00 33 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 2 3 1,25 18 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 37 12 34,00 28 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe      BeAB DB bB cBE          b    ED b  

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal      ADBc  b   BBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik   BC C E    BC   EB   A          BBCE   

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen  b     e acCC AaC BD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 1 20
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 1 20
PARAGRAF YORUMU 19 3 2 16
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 0 25
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,655 270,190 75 85 224 6272 49815

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 64 17 59,75 50 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDb BCAaba dABaEBEEBCDDBAbDADE   EDeC  

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal B d  e BECCDEcABBaED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik  ABC aBE CDA C CEEBA DABDD   EB         

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen  AaAD    E d   dd BD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 13 1 68
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEĞİRMENCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,575 270,190 26 30 60 1367 11529

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 91 21 85,75 71 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe beDAcBCABADBBABeEBEEBCDDBAcDADECbCaDeCDA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BDeAEADBECCccBAB CED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DcBCaCBEACDABCACEEBACDbBDDB  E EDBB c c 

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bACAbB eEaDCCBAECBeD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇAKICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,130 270,190 97 112 330 9598 74970

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 3 4 2,00 29 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 57 40 47,00 39 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DbdaCEBAbABeBe EBCEEbDeBDbAAc cbbaadED  

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal   B  eeCcdd bceBBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAbCCEB DA BdCbbB    dcB  cAEBBDE  B D 

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen Abbcb DCCeEacdA eBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 8 8 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 2 4 17
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,465 270,190 61 68 182 4923 39767

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 71 24 65,00 54 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DeAbdEeADAcAB  cBdEECDBBDEbdede CbeCEDD 

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal d ea ADCBEdCDBABBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik  a  CCEBAD  BACaEB AD ADB     BBD  a C  

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACbDAcDCCCEED AEeBD 

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 11 6 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 7 0 58
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YUSUFOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,330 270,190 87 102 293 8442 66322

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 59 32 51,00 43 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe bbdC bBbDABABB EBaEECDecbEeADd ECbeCdbDe

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal ecda eb  cECb  BBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik  a  CCEBADA BACCE  A  A    b  BB E  ce  

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACb Ac CCCEaDdAECBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 2 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 10 8 53
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 1 25
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BULANIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,555 270,190 23 27 53 1178 9942

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 91 15 87,25 73 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DeAeCEBdDABABB EBCEECDBBDbAADeDbCbCCaDD 

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal dbBD ADCBE CDcABBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECCEBADA BACCEBEA C       aBBDEE BCbE

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen AaEDABDCCCEEDBeECBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 13 5 68
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 0 42
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MHMT VEHBİ SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,068 270,190 105 122 370 10549 82197

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 50 25 43,75 36 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe deDebcCAd DeBABCEBEEcC DB cDADbeECEDee  

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BbCc  DBdC e  cBBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik   BC  BE                      aEDB      

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bAdA B CEaDCeBA bBdD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 10 5 53
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,123 270,190 121 138 450 12558 97818

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 43 24 37,00 31 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe beaAEBCAe  a  BaEBdEBdeDBAEDeDcCaCEDCCDb

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BDeA ADBECCDE eBaCa      

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABbECcEA                               

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bbabc               

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 13 6 68
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,675 270,190 27 31 64 1433 12173

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 90 20 85,00 71 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACccaaCABADBBABbEBEEBCDDBAbDADcCbCEDdCDd

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BDCAbAeBECCDEBABBCEc     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DcBCECBEACDABCACEE ACDABD d   B DB CE   

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bAaADBDCEEDCdBeECBeD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARAÇAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,733 270,190 24 28 55 1207 10173

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 11 1 10,75 54 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 89 7 87,25 73 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DA CCEBbDABABB EBeEEC BBDEAADCD CECCEDDd

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CABD ADCBEEC BABBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBbECCEBAD CBeCCEBEADCADe BD    D E B  E

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen A      CCCEED AEe DB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 16 1 84
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TAHA KABAKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,550 270,190 120 137 439 12226 95271

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 46 31 38,25 32 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDeaBCAd D abBCEBEEBCeDBAEDADECb dDbCb 

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal B CAdeD daCcEB BBeEc     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik   cC  c   DA C   E          d           

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bbaAeBa cEDe  eae eD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 13 4 68
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 1 0 8
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YALÇIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,060 270,190 32 36 75 1695 14489

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 88 21 82,75 69 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe  CDAcBCABADc ABCEBEEBCDDBAEeADEb CEc b  

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BbCdbADBECCbdBABeCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBEACDAcCACEEB  DABDD BdEBE BBed Ee

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen EACAcBceEEDCCBAdCBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 12 4 63
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,043 270,190 106 123 371 10554 82220

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 15 1 14,75 74 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 51 30 43,50 36 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe eAdCCEBADA ABBdcBecEbaBaDEbb eabC CbceD 

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal  ccb   b dcCD dBBEaC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik b   edEBAcA BA CE              BDE      

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen A a AB  CCEEDBAECBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 19 6 10 32
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 1 0 8
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZIM KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,623 270,190 55 61 148 3736 30393

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 77 24 71,00 59 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDAEaCABADBBABaEBEEBCDDdAaDeDECcdEa d  

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BbCAaADBECdDaedBBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik   BCECBE CDAcCAd E   DAe     EB DBBaE   

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bAaADBDCEEDCCdAEdaBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 11 6 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 1 25
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖRGÜÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
425,763 270,190 9 11 23 489 4296

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 100 20 95,00 79 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACcAEBCABAacBABCEBdEBdDDBAEaADbCbCEDeCDA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BDCAdADBECaacBeBaCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECEb

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bAeADBDCEEDCCBAadBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SUDE DURMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,058 270,190 90 105 309 8941 69946

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 60 43 49,25 41 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DA ddEBccAeeBB cBaEECcBBDdAADbDbCbebEDeb

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal bbecaeeCBdcdbcABB aC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECCEBe  dBeCCb  AD     d AEBBD  C  bb

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACacABbeCCEEDBeEeBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 11 8 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 2 17
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL AZRA AYTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,755 270,190 62 69 185 4976 40176

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 10 10 7,50 25 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 5 4 4,00 40 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 15 14 11,50 29 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 74 35 65,25 54 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DeACCEacDABABBeEBCEECcBdDEAADCbcCECCEDDA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal dABDdAeeBEECaBcBBdeb     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik     dC B DedBACeE  bbaADB  acbadeEECB bE

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACbDABDCCCdEDBcECcDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 4 4 33
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL UYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,170 270,190 44 50 114 2818 23182

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 81 20 76,00 63 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAACCEaADABAa BcBCEECbeBDbAADbDbCECCEDDA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal  ABD AeCBEdCcBcBB cC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBA CCEB DA BACCEB A CADdB   EBB E C   E

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen babDABDCC EEDee eBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
419,700 270,190 14 16 30 627 5463

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 97 15 93,25 78 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDAEBCABADB ABCEBEEcCDDBAEDADbCECEDCCD 

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BD   AbBECCbEadBBdEe     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DAdCECBEAaDA CeCEEBA DABDDBB bBEDBBCECEb

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bACADBDCEEDCCBAEdBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 2 84
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AYAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,813 270,190 36 41 88 2064 17320

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 87 27 80,25 67 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe cAACCcBbDABAB  EBbEECDBBDbbADeDbCcCbEDeA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal C BDcADeBEaCDceBBEaC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBdEadEBADACBACCEBEAaCADBcBD EBBD ECBCeb

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACbDABDeCCEEDBA CBbB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 12 7 63
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 2 83
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ZEREN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,668 270,190 71 81 220 6161 49150

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 68 33 59,75 50 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DecCCdBbDABABeBEBaaEbeB   b e DEbECCbD  

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CABbcADaBEdCaaAB EcC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik Da ECdEBAcA BdCCE EA CAD B D  cBDEE B  E

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen AaEDABeeCaEEDBcceeDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 19 7 6 37
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 0 67
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,665 270,190 48 54 130 3149 25813

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 81 28 74,00 62 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDeEBCAeADB  BaEBEEBCDDBcbDebbaECEDCCDb

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal ebCd ADBECCcdBABBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBEd D BCACab ACbAB  d b BEDBBCEC c

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen EACAaBDCEEDCdceceBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 12 7 63
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 4 33
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ANIL ŞİMŞEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,498 270,190 138 158 625 16773 131927

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 21 6,75 17 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 31 39 21,25 18 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe cb ea cc AaeB eEBaaEC cBDdedadDceEeCEc  

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal bABa eeaBEcebeABBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik e  cd    c      E  A     B c            

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen cCa dB eC E D     D 

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 0 4 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 6 10 32
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 1 25
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,538 270,190 114 131 406 11395 88557

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 49 33 40,75 34 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAACCce DAeeBe EBecdCDedDbAdeaDbCEebEDD 

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal b Be eD Bacdb AB EaC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBb  bEBbDA    d   A   D                

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen AdbDABDCCCEED  caBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 9 9 47
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 2 0 17
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜ AKDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,710 270,190 74 84 223 6263 49770

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 66 24 60,00 50 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe eAACCEBcDAaABBBaBaEECDBBDEAADCDbCbeCEDDA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CABcbAeCBEEac cBBEDb     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DB  CCEB DeCBddeEa          dE          

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen Adb AB CC E D cEC DB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 0 2 0
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
425,340 270,190 11 13 25 497 4400

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 99 15 95,25 79 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe AeDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECbCEDCCDA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal ca c ADBECCDaBABBCEa     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DAaCECBEdCDAcCAC EBACDABDDBBAbBEDBBCE E 

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen dACADa CEaDCCBAdCBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT BALIKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,760 270,190 132 150 548 15062 117847

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 35 28 28,00 23 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe dCDebBC      cBacBdEBCDDaAb dDbeE EDCC  

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal   edbAeBECCbc  B dED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik D B a eE ac         C                   

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen cAeADB ec       a  D

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 19 10 5 53
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,073 270,190 124 141 471 13132 102363

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 1 2 0,50 7 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 46 45 34,75 29 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ceACCEBAbceABBdEabEEbcBaDceAeeDbCbebEDDA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal eABc eeaedEebdAB EDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik Dec CbEBdcA   bCE   D   c    bB         

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACEbABcCda    dbecDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 19 11 8 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 1 17
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET POYRAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,323 270,190 119 136 431 11989 93214

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 45 25 38,75 32 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACD EBCAabDB ABaEB aBd b   DdDc   ceaC  

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal Bb d ADBEC b  AB CEc     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DAaC  eEcCcAcCACEE AC                   

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen        C ac  BAcbBeD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 19 4 6 21
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 0 33
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAMİL ESAT ERASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,993 270,190 127 145 491 13507 105399

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 17,67 17,74 12,21

Toplam: 120 39 22 33,50 28 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DeAeCaBbDAdAd  EBbEEdacdDEAADeDbbceCEDDe

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CAB  AeeBEECDdcBBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik D A   Ec       C                        

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 19 12 7 63
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
425,058 270,190 12 14 26 505 4447

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 36 0 36,00 90 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 99 17 94,75 79 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDAEBCABADBBABaEBcEBCDDBAacADbbbeEDCCDd

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BbCAceDBECCDaBdBBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABC CBEACDABCACEEBACDABDDB AEBEDB CECE 

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen EAaADBDCEEDCCBcdCBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 11 8 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA HAMZAÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,460 270,190 129 147 503 13749 107355

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 8 15,00 38 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 37 18 32,50 27 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe dC AEBCA  D  cBdEBEEB  DBcc Ab    ab C  

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal a e  Ae dCdDcB B eED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik  b C  B    A   C              B  B      

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen  A AD    EDCd   e  D

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 19 6 5 32
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR ÖLÇÜCÜER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,865 270,190 50 56 139 3349 27238

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 79 24 73,00 61 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACeAbBbAB DcBeBbcBEEB  D bdDADbC CEDCCDA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal Bcd  AeBECCaEcABBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DdBC CBE CDABCACEEBACDABD    aBEDBBCECE 

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bAaAeB CEaDCdBcaC  D

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 19 14 3 74
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA BAYER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,968 270,190 17 21 42 941 8137

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 93 14 89,50 75 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe AeDAEaCABAD BcBbEBEEBCDDBAEDADcCEbdDCCDA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BcC  ADBE CDEBcBBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABC dBEACDABCAbEEBACDABDDB A BE B C  E 

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bbCADB eEEDCCBAECBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLAY GÜLCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
425,553 270,190 10 12 24 492 4343

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 98 11 95,25 79 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DbACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECEeCEDDe

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CbBDbADCBEECDBABBEbC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECCEBADACeACCEBEADCA      bBBD E B  E

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen AabDAB CCCEEDBAEdBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 0 58
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,383 270,190 139 159 643 17014 134014

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 22,25 22,23 17,62

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 1 2 0,50 7 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 27 25 20,75 17 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDbEB AdeDBBAa aBEEB abeb   Db  CEDeCD 

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Matematik   BCcdBE bDAd  d                     b  

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen  bdceae c  Ce       

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 19 9 4 47
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ÖZYURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
448,075 270,190 2 4 9 148 1289

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 106 14 102,50 85 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAbCCEBADABABBBEBaEECeBBDEAAeCDbCbCCEDDA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal bABDdADCBEcCDccBBEcC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCbE

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen AaEDABDCCCEEDBAECBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,763 270,190 115 132 412 11470 89135

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 47 26 40,50 34 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe cA CCbeADAaAB ecBCE CDcBDbeAe bb  CbED  

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal b B  Ae  cEeb  BB D      

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DB E CEBceA  d Cb c            B  c     

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen Ad D   CCCEEDBA dBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 6 7 32
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
441,830 270,190 4 6 13 216 1911

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 103 10 100,50 84 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe AeDeEBCAB DB ABaEBEEBCDDBAEDADbCECEDCCDA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BDC  ADBECCDE ABBCEc     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBEACDABCACEEBACDABD BBAEBEeBBCECEb

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bACADBDeEEDCCe ECBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA SAĞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,980 270,190 100 115 340 9823 76522

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 53 27 46,25 39 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe  CDbbBCAdc B ABbEBcEBCcaBe  AD d  ED C  

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal aDeAbAD cCCDdBABBbEa     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DAd       c  e   E AC ABD        B      

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bAdADBDCEEDCCecaCaeD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 7 5 37
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 6 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,603 270,190 16 19 39 836 7129

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 94 13 90,75 76 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAACCEBADABABB EBCEECDBBDEAeDCDbCEe     

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CbBD ADCBEECDBAB EaC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECCEcADAC AC EBEADCADBBBcA BBDEECBCDb

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen AabbAB eCCEEDBeE BDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 12 2 63
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 11 1 92
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALTUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,453 270,190 113 130 404 11298 87822

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 50 34 41,50 35 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACcAEcCAdADeBAaCcBEEBdaDBAbDADcaEbEDCCaA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BedcdAedEedcaddBBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik   aC C   CDABCe                  B      

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen EbCAa  C  Dae ccd BD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 13 6 68
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,490 270,190 58 64 156 3938 32037

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 75 19 70,25 59 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAACCEBADABABBBEceEECDBaDEAdDCD C eCEDaA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal bb D  eC  EC BdBBEaC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAaCCEBADA BACCEB A  A B     dB EECB  E

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen d bDAa eCaEEDB  C Da

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 19 15 2 79
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 0 42
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞSEM ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,713 270,190 66 73 196 5209 41954

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 70 23 64,25 54 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAAeCEBAaAeABB EBCEEdDBBDbAAD DEdbCCEDD 

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal e BeaADC ddeDcABcEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBcECCEBADA  dCCEBE D AD     bBB        

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACd AB  CecEDB  eaDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 14 3 74
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,210 270,190 122 139 463 12913 100794

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 42 26 35,50 30 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe beAC EBcbABAd  EBad bDBBDEAA ebbC e EDD 

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal   eD   C  ceb eBeEaC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBA CCEB D  dA eE c          d B        

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen  a D B eCCE De      

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 10 4 53
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN ABUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,938 270,190 45 51 115 2834 23285

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 81 21 75,75 63 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe eAACCEBADAaABdBcBaEEbDBBDEAADCDb  eeEDD 

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal  ABD AeCBEcaDd BBaDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECCEB DAC eCCEBEAeCADB BD  aBDEE     

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen Aa DABDCCdEEDdAd BDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 19 14 2 74
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAAN MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,748 270,190 33 37 82 1870 15732

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 33 7 31,25 78 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 89 29 81,75 68 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDAacCAaADBBABCbBEEBCDDBcEcADbCcbEDCCDA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal dbd deeBECCbE eBBCEc     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECdEACDAeCACcbBACDABDDBBAaBEeBBCECEb

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bACADBeCEaDCCBAbCBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 2 83
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,325 270,190 77 89 236 6573 51851

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 63 16 59,00 49 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe  CDbEBCABADBBABbdBEEBCDDBAEDADbCb EDCCDd

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal Baeb ADBECeaEadBBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik D BCECBEA D  Ce cEBA          B  B C    

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen           cC    C  D

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 19 15 3 79
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 1 25
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA  EŞKİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,133 270,190 140 160 659 17294 136240

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 23 9,25 23 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 33 55 19,25 16 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe dCbbcBCAdbba eBCcBdEBbDDaebeebEC CdeeCad

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal acdcdAecEdCDddcBBCEe     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik D     d   accb  E    c e   e            

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen ceeebaeeaEDCCBeEdBaD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 19 8 10 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 3 8
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,340 270,190 43 49 109 2751 22641

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 83 28 76,00 63 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAdCCbBAbA ABaBEBCEECaBBDEAebbDc EeCab  

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal bABD AbCBEEebBABcaaC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECCEB DACBdCCEBEADCADBBB   BBDdECaCcE

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen AeaDcBDCCCEEDBcEdBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 9 7 47
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,565 270,190 47 53 127 3099 25381

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 81 27 74,25 62 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe bCDbcBCABAaB ABCcBEEBCDbBAEDADECbbEDddae

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BDC  AeBECCDcdABBCac     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBE d AcCAC EBACDABDD    BEDBB E Ec

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bAeADBcCcEbCCBbEbBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 13 6 68
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İSA ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,038 270,190 7 9 20 428 3737

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 99 11 96,25 80 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DAACCEBADABABeBEBCEECDBBaEAADeDbCECCEDDd

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal eABDdADCBEECDBABBEDd     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECCEBADAdBACCEBEA          BBDEECBCaE

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACbDABDCCCEEDBAECBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 0 33
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,733 270,190 86 101 292 8404 66048

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 58 27 51,25 43 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe DeAeCdBc A Aa  EBCaEC BaD bADCDb beCEDD 

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal a eD Ae  EcaaB Bd cC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DB  CCEBADACaA CEBEAD         BB    BC  

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen bCb ABDeC EEDe cecDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 11 4 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 0 42
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,295 270,190 39 45 92 2193 18305

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 84 17 79,75 66 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe bCDAEBCABADBBAB  cEEBdDDB  DADECbCEDCCDA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal Bcdb ADBEaCaEBcBBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECaEdCDAdCAC EBACDA D  BAEB DB      

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bbaA B CEEDCaBA CBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 19 16 1 84
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 0 67
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAĞMUR UÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,168 270,190 60 67 165 4319 34885

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 147 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 22,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,34 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,77 9,97 8,15

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 14,16 14,25 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,50 3,48 2,14

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 17,67 17,74 12,21

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,84 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,13 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,03 3,04 2,05

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,00 10,12 6,49

Toplam: 120 74 24 68,00 57 59,69 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDeccCAdbD  ABCEdEEBCDDBAEe DbC CEbeCe 

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal e Cd AeBdCCbcBABBC a     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBEAa A CACEEBA Dc D  B E E B eE  D

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen  AaADBeCEEDCCBcECB D

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 12 4 63
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARAYEĞİT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,410 270,190 4 88 234 6483 51163

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 6 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 23,46 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,07 2,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,12 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,25 9,97 8,15

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 15,46 14,25 10,07

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,21 3,48 2,14

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38 19,67 17,74 12,21

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,67 2,88 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 5,08 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,75 3,04 2,05

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 12,50 10,12 6,49

Toplam: 120 67 33 58,75 49 66,88 60,06 44,47

TYT Türkçe bCDbEBdA cDBdAdCEaE BCDDBbEeADceECEeeeD 

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BDbdcAeBECeaEBcBBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik D BCEbBEdCcb CAC bd   A D      EeB CE Eb

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen dACADB eEEDCC cEeBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 11 6 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 2 17
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAN TURAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,163 270,190 2 20 40 847 7239

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 6 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 5 18,75 47 23,46 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,67 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,12 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,29 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,25 9,97 8,15

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 15,46 14,25 10,07

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,21 3,48 2,14

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 19,67 17,74 12,21

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,67 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,08 4,19 2,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,75 3,04 2,05

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 12,50 10,12 6,49

Toplam: 120 92 8 90,00 75 66,88 60,06 44,47

TYT Türkçe DAAbCEB DA  a  EBeEECcBBDbAA  DE        

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CAB  ADCBEECDBeB EDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECCEBeDACBACCEBEADCADBBBD  BBeEECBCDE

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 8 2 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YUSUF TAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,620 270,190 3 76 202 5300 42623

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 6 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 23,46 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,12 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,25 9,97 8,15

Matematik-1 30 16 10 13,50 45 15,46 14,25 10,07

Geometri 10 6 4 5,00 50 4,21 3,48 2,14

TYT Matematik 40 22 14 18,50 46 19,67 17,74 12,21

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,67 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,08 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,75 3,04 2,05

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 12,50 10,12 6,49

Toplam: 120 73 38 63,50 53 66,88 60,06 44,47

TYT Türkçe beACCaBAbbaAaBBEBCEdCDBeDEb     bbCCEDDA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal bABebADCBEECDacBBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DdAEbCEBcDA eACC B AcCdbe BeAbBBDEEaBeab

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen babDABbeCCEEDBbaCBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 10 4 53
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 5 33
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 2 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZTÜRK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,763 270,190 5 100 290 8309 65400

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 6 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 23,46 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,67 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 3,17 3,07 2,42

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,12 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,29 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 11,25 9,97 8,15

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 15,46 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,21 3,48 2,14

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 19,67 17,74 12,21

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 3,67 2,88 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 5,08 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,75 3,04 2,05

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 12,50 10,12 6,49

Toplam: 120 58 25 51,75 43 66,88 60,06 44,47

TYT Türkçe cAACCbBADABAdB EBbEE eBBDcAe  DcCaCCdDDd

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal  bccEde BcdCa dBc DC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECCEBADA c C E  A CAD                

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen b d    CCC EDBbEC DB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 19 10 7 53
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 5 0 42
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ TEPEGÖZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,213 270,190 6 143 482 13303 103757

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 6 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 23,46 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,67 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,17 3,07 2,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,12 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,29 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,25 9,97 8,15

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 15,46 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,21 3,48 2,14

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 19,67 17,74 12,21

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,67 2,88 1,80

Kimya 7 0 0 0,00 0 5,08 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,75 3,04 2,05

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 12,50 10,12 6,49

Toplam: 120 39 18 34,50 29 66,88 60,06 44,47

TYT Türkçe DAdCCEBcbABbB  EBCEECDBBDEAeDbD bb bEDD 

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal C B aeeeBEdCbBeB EDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik          c                              

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen  C  Aa            D 

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 12 5 63
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KORKMAZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
448,310 270,190 1 3 7 143 1255

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 6 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 23,46 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,12 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,25 9,97 8,15

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,46 14,25 10,07

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,21 3,48 2,14

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 19,67 17,74 12,21

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,67 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,08 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,75 3,04 2,05

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 12,50 10,12 6,49

Toplam: 120 105 9 102,75 86 66,88 60,06 44,47

TYT Türkçe DAACCEBADABAB BEBbEECDBBDEAADCDcCECCEDDA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CABbdAeCBEECDBeBBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAECCEdADACBdCCEBEADCADBBB  EBBDEE BC  

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACEDABDCCCEEDBAEdBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SELÇUK KURT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,930 270,190 10 116 341 9831 76579

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 13 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 20,77 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,50 3,07 2,42

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,29 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,96 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,27 9,97 8,15

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 13,50 14,25 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,48 3,48 2,14

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 15,98 17,74 12,21

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,81 2,88 1,80

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,35 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,63 3,04 2,05

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 9,79 10,12 6,49

Toplam: 120 52 21 46,75 39 57,81 60,06 44,47

TYT Türkçe Db CCEBc A AB  EBdEECDBBDadADCD CbCCEDDA

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal e BDbAeCeEdCcccB EDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBb C EB DA d           B               

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen dadeAB  CC  D   e D 

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 15 3 79
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRANNUR TEPE 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,083 270,190 12 154 593 16131 126481

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 13 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 11 6,25 16 20,77 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,50 3,07 2,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,29 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,96 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 11,27 9,97 8,15

Matematik-1 30 10 16 6,00 20 13,50 14,25 10,07

Geometri 10 2 4 1,00 10 2,48 3,48 2,14

TYT Matematik 40 12 20 7,00 18 15,98 17,74 12,21

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,81 2,88 1,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,35 4,19 2,63

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,63 3,04 2,05

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 9,79 10,12 6,49

Toplam: 120 37 53 23,75 20 57,81 60,06 44,47

TYT Türkçe b  C   dDABAacdbBea bD B a cD           

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CABeceeCdEaCDacBedDb     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik eBA C *edbeCBbdbEcc DeAcdBe AcecD da C  

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen dbEDccDea EED eEddec

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 1 20
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 19 2 3 11
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 0 2 0
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 4 6 33
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ARDA AKKOYUN 2242 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,230 270,190 3 43 90 2097 17549

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 13 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 20,77 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,50 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,29 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,96 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,27 9,97 8,15

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 13,50 14,25 10,07

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,48 3,48 2,14

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 15,98 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,81 2,88 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,35 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,63 3,04 2,05

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 9,79 10,12 6,49

Toplam: 120 87 27 80,25 67 57,81 60,06 44,47

TYT Türkçe AbeAEBCABADdeABaEBEEBCeDBAEDADECaCEDedaA

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal aDbA AeBECCaEBcBBaED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBEACDABCeC EBA DABD BBdEBEeBB EaE 

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bACAcBDCEaDCCdAceBaD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,200 270,190 2 39 86 2002 16769

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 13 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 20,77 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,52 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,50 3,07 2,42

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,29 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,96 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,27 9,97 8,15

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 13,50 14,25 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,48 3,48 2,14

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 15,98 17,74 12,21

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,81 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,35 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,63 3,04 2,05

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,79 10,12 6,49

Toplam: 120 85 16 81,00 68 57,81 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDAEBCABADB ABCEBEEBCDDBAaDdDcCE aD C A

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BDC   eBECCa ccBBCEc     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DAaCECBEACDABCeC EBACDA D  a  BEDB    Ea

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bAaADB CEEDCCBAEbBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 13 4 68
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BERKAY KURU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,565 270,190 6 78 210 5610 44951

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 13 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 20,77 22,23 17,62

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,50 3,07 2,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,29 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,96 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,27 9,97 8,15

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 13,50 14,25 10,07

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,48 3,48 2,14

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33 15,98 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,81 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,35 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,63 3,04 2,05

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,79 10,12 6,49

Toplam: 120 69 28 62,00 52 57,81 60,06 44,47

TYT Türkçe ce CCEedDA ABd EBCEECDBBaEAea DadcaCEce 

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal CABaEADCBEECD eBBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik D AaCCEBAbAbB  aE  c  d B     BBe   BbD 

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen ACbDABbCCCEEDBcEdBDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 9 8 47
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 2 2 17
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YAVUZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,048 270,190 4 66 162 4194 33875

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 13 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 20,77 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,50 3,07 2,42

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,29 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,96 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,27 9,97 8,15

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 13,50 14,25 10,07

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,48 3,48 2,14

TYT Matematik 40 23 10 20,50 51 15,98 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,81 2,88 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,35 4,19 2,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,63 3,04 2,05

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,79 10,12 6,49

Toplam: 120 76 29 68,75 57 57,81 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDAEcCA ADc ABCEBEEBCDD A D DbCbCcDeeee

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BeCb ADBcCCbE eBBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DAdCaCBEAdDABCeC b Aa ABDD   aBc BBCECcc

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bACADBceEaDCCBA dBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 19 11 6 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 2 42
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ALP KÜLLÜK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,983 270,190 5 74 199 5276 42438

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 13 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 20,77 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,52 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,50 3,07 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,29 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,96 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,27 9,97 8,15

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 13,50 14,25 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,48 3,48 2,14

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 15,98 17,74 12,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,81 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,35 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,63 3,04 2,05

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,79 10,12 6,49

Toplam: 120 69 21 63,75 53 57,81 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDbcBCABbDd ABeEBEEBdDDaAEDADceE EDaCDe

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal   CA ebBECCDEBABBCEa     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABC  BEAace CAd             EB  B      

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen bACADBeCEEDCdBAE BBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 19 15 3 79
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM DEMİRCİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,603 270,190 7 86 231 6463 51049

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 13 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 20,77 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,52 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,50 3,07 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,29 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,96 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,27 9,97 8,15

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 13,50 14,25 10,07

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,48 3,48 2,14

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 15,98 17,74 12,21

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,81 2,88 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,35 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,63 3,04 2,05

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,79 10,12 6,49

Toplam: 120 66 28 59,00 49 57,81 60,06 44,47

TYT Türkçe DAeCCbeAbABbBBecBdEdCDBeDEAADbDcCECCdDD 

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal dAB  ADCBEECDBeBaEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBAaCCEBbcA BA  EcEAb         Bd        

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen Aab Aa CCCEED bcCcDB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 2 25
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GENÇAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,130 270,190 8 91 247 6783 53222

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 13 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 20,77 22,23 17,62

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,52 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,50 3,07 2,42

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,29 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,96 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,27 9,97 8,15

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 13,50 14,25 10,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,48 3,48 2,14

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 15,98 17,74 12,21

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,81 2,88 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,35 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,63 3,04 2,05

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,79 10,12 6,49

Toplam: 120 64 24 58,00 48 57,81 60,06 44,47

TYT Türkçe DAAbCEBADABABe EBaEcCDBBDbbADCDb cCCED  

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal ebBc ADCBEcCaedBBEcC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik eBAE CEB D  Bb  E Eb  AD      BBD       

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen b EDeB CCCEEb c b DB

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 11 5 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 1 33
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED CO 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,635 270,190 13 156 616 16587 130414

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 13 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 28 2,00 5 20,77 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,52 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,50 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,29 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,96 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 11,27 9,97 8,15

Matematik-1 30 11 18 6,50 22 13,50 14,25 10,07

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,48 3,48 2,14

TYT Matematik 40 12 20 7,00 18 15,98 17,74 12,21

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,81 2,88 1,80

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,35 4,19 2,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,63 3,04 2,05

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 9,79 10,12 6,49

Toplam: 120 39 69 21,75 18 57,81 60,06 44,47

TYT Türkçe acdaCEcAbAdbeaBEebEEbcddbaededec  edE ee

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal bbcaaADbeacCaBABBEDC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DadceCbeAcdaBc CEebAcdAbddBbAEB       ed

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen bacadBDCe EccBAaCBbd

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 19 3 13 16
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 3 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 8 33
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT AYHAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,413 270,190 9 99 289 8255 64967

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 13 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 5 10,75 27 20,77 22,23 17,62

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,52 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,50 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,29 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,96 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,27 9,97 8,15

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 13,50 14,25 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,48 3,48 2,14

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 15,98 17,74 12,21

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,81 2,88 1,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,35 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,63 3,04 2,05

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 9,79 10,12 6,49

Toplam: 120 56 18 51,50 43 57,81 60,06 44,47

TYT Türkçe ceAeCcB DABAB  EBaE C                   

Cevap Anahtarı A DAACCEBADABABBBEBCEECDBBDEAADCDECECCEDDA

TYT Sosyal ebBDdADC EECbaABBEbC     

Cevap Anahtarı A CABDEADCBEECDBABBEDCCADBE

TYT Matematik DBA CCEB DA  AC EBccD dDBB  AE BD EC    

Cevap Anahtarı A DBAECCEBADACBACCEBEADCADBBBDAEBBDEECBCDE

TYT Fen bedDAB  C EaD   C D 

Cevap Anahtarı A ACEDABDCCCEEDBAECBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 19 1 0 5
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 6 3 50
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL UÇAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,295 270,190 11 121 369 10532 82037

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 13 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 20,77 22,23 17,62

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,52 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,50 3,07 2,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,29 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,96 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,27 9,97 8,15

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 13,50 14,25 10,07

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,48 3,48 2,14

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 15,98 17,74 12,21

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,81 2,88 1,80

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,35 4,19 2,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,63 3,04 2,05

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 9,79 10,12 6,49

Toplam: 120 50 24 44,00 37 57,81 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDbEBCAeAD  ABeEBEEBCeDBAbe D ebCd eC  

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal a  c eDBECCDE eBBCEc     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik D cC  aE  DABCACEbBA          a D    b  

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen  d  e     cC  eE   D

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 8 6 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 1 25
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY KETENCİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,408 270,190 1 18 38 814 6936

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 13 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 20,77 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,50 3,07 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,29 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,96 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,27 9,97 8,15

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 13,50 14,25 10,07

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,48 3,48 2,14

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 15,98 17,74 12,21

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,81 2,88 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,35 4,19 2,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,63 3,04 2,05

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,79 10,12 6,49

Toplam: 120 95 16 91,00 76 57,81 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDAEBCABAbBBABbEBEEBCDDBAaDADcCcCEDeCDd

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BbCAdADBECCDEBABBCED     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBEcCD BCACEEBACDABD BB bB eB a    

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen EACADaDeEEDCCBeECBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİT ALÇİÇEK 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
448,993 270,190 1 2 6 132 1181

Puanı Hesaplanan: 167 786 20051 163900

Katılımlar: 1 167 794 20462 168700

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,25 22,23 17,62

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,75 1,37 1,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,07 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,98 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,55 3,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,00 9,97 8,15

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 30,00 14,25 10,07

Geometri 10 9 1 8,75 88 8,75 3,48 2,14

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 38,75 17,74 12,21

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,75 2,88 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 7,00 4,19 2,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 6,00 3,04 2,05

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 18,75 10,12 6,49

Toplam: 120 106 13 102,75 86 102,75 60,06 44,47

TYT Türkçe ACDAEBCABeDBBABCEBEEBbDDBAbDADbdbCEDCCDd

Cevap Anahtarı B ACDAEBCABADBBABCEBEEBCDDBAEDADECECEDCCDA

TYT Sosyal BbCA ADBECCcdBABBCEc     

Cevap Anahtarı B BDCAEADBECCDEBABBCEDADCBE

TYT Matematik DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECEe

Cevap Anahtarı B DABCECBEACDABCACEEBACDABDDBBAEBEDBBCECED

TYT Fen EACADBcCEEDCCBAECBBD

Cevap Anahtarı B EACADBDCEEDCCBAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
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