
SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,843 260,010 188 205 594 1874 24922

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 7 18,25 46 22,08 22,18 19,27

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 12,64 12,68 9,46

Toplam: 120 25 7 23,25 19 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEAD  eaa BdDcEEeACBDEEaCED          

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Matematik   B               E B    A    E         

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 0 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,830 260,010 34 36 109 158 2392

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 75 18 70,50 59 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe  ECaEcD  AdDCBCDBEEdAdBDEEceEDBCDADBCeED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D CCAabEBAB ADEADECB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBBeEE ACBd DE     BB  D  A  e      DBAD

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEECBAEae eba DB BEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET GÜNAYDIN 650   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,833 260,010 40 42 127 207 2969

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 73 19 68,25 57 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECcED  DaBA EBCDdEbADBCcEEDEADaBCbEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal    e BE A   B A BADa     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBE  ECA eDEBdEBB E DA ec bACCCE D  D A

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen  CEBa ADe CeaABaB CE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 2 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET HAKAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,540 260,010 71 79 219 438 6279

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 64 21 58,75 49 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEeDeBAdDCBCDBEEeeeBDEEc E BCDADdaeED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D CCA D eAB AD ADECB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik E B EE AbB E d D  Eda    Ae             

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CE CBAE bDeCBcDB Bce

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 2 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,673 260,010 61 67 181 337 4906

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 67 18 62,50 52 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEAD aABDaBCDBEEeAaBDEEBCEDBCeADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D CC a EBAB AD AD  B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB EE cCB E      EBB    Ae   E       A 

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CE Cddd baCbBdcBe cC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,465 260,010 192 209 599 1918 25544

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 28 25 21,75 18 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe dECCEdc e     CDBEEddeBDEccCE dC AbaCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal Ddedd  EBAc Ae cbabB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik      E c B         e                    

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen                   a 

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 5 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,415 260,010 114 127 341 844 11417

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 55 27 48,25 40 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECAEca DbaAaEedDdbdAbBCcEEcEecCdCAEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal dDCCABEBADDdBeACBADE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik cEBE   eA D a    c E  A eD  AC          

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECEd E    b   B    c

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 2 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,013 260,010 163 179 489 1394 18608

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 43 28 36,00 30 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBcCAEDa DCdA aBdDdEbADBCBbdcEA CdCedDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  D edBEBA DEB   BADb     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik  EBE  E       dEBc b                    

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen       eD aeeD acdee 

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA SARITAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,298 260,010 191 208 598 1893 25157

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 27 18 22,50 19 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BEdCEAa   BDacd BEdc  eDdEc   dC    CAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal             A  cDE B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik E    E e          EB                    

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen       ECe bb   Be  e

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 2 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,928 260,010 205 222 641 2139 28397

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 25 7,75 19 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 2 16 -2,00 -10 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 26 51 13,25 11 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECAEce bbebeEcCebbaeaBdacbcdADaBCdacDd

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal aDCdAeEaA caadACB DE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik c  a                                    

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen dbdddEcbeedb dBcce c

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KARDAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,983 260,010 194 211 612 1963 26019

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 11 10,25 26 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 26 23 20,25 17 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CcECAEc  Dbe aaBdaeE     BdcDEA C       

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  b         bB AaBccc     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik  EBE  d d    B   B                      

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen    BdEeDC   c   B d 

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 2 9
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,765 260,010 15 16 58 70 1097

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 82 18 77,50 65 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECcEDBADCBAd BdDeEeADBCcEEDEADCBCA  DB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal dDCCABEaA DEBeAbBADE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BE E AE    DEBeEBB E DAb D  eC  E DB  DA

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECEBeEADCBaeDABbBeCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER İNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,180 260,010 189 206 596 1879 25022

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 6 13,50 34 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 9,23 9,28 8,20

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 25 9 22,75 19 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECAEc   dB  EBCeecbADBCB              

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DC   EaA        c       

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Fen ECEBbE             E

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 1 18
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,170 260,010 49 51 149 250 3729

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 71 22 65,50 55 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CaECcEDB DadAdbBdDAECAbBCcbEDEADCdb EDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DbCA Ee  DdB ACBADE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBEa   A DDaB EBBCE  A A   A CCE DB D A

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen  CE bEADCBbec  aBC E

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 0 63
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,325 260,010 152 168 468 1323 17647

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 6 16,50 41 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 45 30 37,50 31 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECAED  DaBAaEBCD Eb DeecEE            

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal dDbeAeEaA DbBebbBdDE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBaB  CA aD B  aB E c                  

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECEBdEca Bbe dcedeCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 2 18
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GUGULOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,085 260,010 140 155 434 1211 16137

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 12,64 12,68 9,46

Toplam: 120 48 31 40,25 34 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBbCAEca abacdEddDbaCADBCBbEaEAbCBCAbDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal cDCbABEaAbDEBdAbBcDa     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik dEBEe Edc c aB E B E  A AD cAC          

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,973 260,010 13 13 49 58 825

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 83 15 79,25 66 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEcDeBAdDCBCDdEEeAd   EBeEcBaebDBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D CCABDEBABeAD  DECB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBBAEEBA B EDE    EBB  D AA   EC C  DeAD

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEECBAECDDCbB aBCBEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,795 260,010 141 156 435 1214 16206

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 48 31 40,25 34 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBEdcEb  DCBAdEBdaeECADBCBbEcdADCBbAbDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  bC deEeADcdB bbBbDb     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BE c  E A   a        bA e   A   E     D 

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen  CE  E Db b D  adeCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,320 260,010 89 100 277 619 8597

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 58 16 54,00 45 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEAc BddDCBCDBEEddCBbEbcCEDBCDADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D CCAB EBABCADd b  B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik Eec EEaA         CEBBD D AA  D          

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen       Ed       d e  

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZÇİVRİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,220 260,010 101 113 310 744 10138

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 56 22 50,50 42 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBcCAEc  DaBABEBCDAEbAbBCcE c AaCdCecaDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal dDC ABEeAD  a AC ADc     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik     c   A D EB EBB   b   D D            

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen   E  EeDCBeCaABaBCCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZT  K 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,615 260,010 53 56 158 276 4107

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 73 34 64,50 54 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CcECAEcBcDaBAdEBCDAECADBCcEEcEAbCBCAcDaB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal aDCedBEBAbDbaeACBced     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEeEc ECAD DEB EBBCEdDA eD bA  CE      b

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECEcbEdDCaeCDcBaBdCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU KUVVET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,655 260,010 181 198 568 1724 22819

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 8 17,00 43 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 32 17 27,75 23 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe cECCEeD    DCBbDddEeAbBDEEc    CDA  C   

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D      EB cade  Db B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik E c    A B        E B    Ae             

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen C  e    D b         

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 1 45
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ KONAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,845 260,010 30 32 95 135 2029

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 77 19 72,25 60 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEeDdBAdDCBdDBEEAedBbEEdCEDBCDADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D eCea EBABCADEADE B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EB  EEdACBeEDE D   B b D      EC     B  

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEEbBdEbDDCCBAaBeBEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,455 260,010 155 171 473 1335 17820

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 43 23 37,25 31 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe cEeCEeD  A DaBCD EE  eBcaEaeEcBCcAcB  ED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D C  a EB a Aa  Dc B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB EE A B   aDcC E  a   b    E         

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen  E    E b     aBeBE 

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 6 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 3 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,170 260,010 19 20 66 84 1284

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 81 19 76,25 64 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe cECCEADeBA eCaCDBEEAA BbEEB EDdC ADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D CCAa EBAB ADEdDdCB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik   B  EdACc ae  DdCEBBD   AAd DEC CCD BAD

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEECBAEbDDeCBADBecEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 1 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,098 260,010 25 26 81 114 1680

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 80 24 74,00 62 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe aECCEeDABABDCBCDBEEAACBDbEce DBCDAeBCAbD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D eCAccEeABdADdADc B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB EE A B E aDD CEBBD D eeb eEC C D  AD

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CbEaBdEbDDCCBADBCcEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 2 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İKRA DAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,520 260,010 154 170 472 1333 17806

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 12,64 12,68 9,46

Toplam: 120 44 26 37,50 31 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe C cCAEc  DaBAdEcCDbEbeDBCcdd EADaBCAEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal dDCCAaEaA  dc AaB DE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik  EBEc E A cbdB EacCE a     bA           

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 2 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,115 260,010 122 135 372 967 12995

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 49 14 45,50 38 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECeEDBeDCBAdEBCDAEd DB    cEA  d      

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  D    Ea                 

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BE E  E   cDcBBEBB ECDA eDC ACC         

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen  CE    Db  eD eDBCe 

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MELEK EKİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,210 260,010 105 117 321 771 10509

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 15 11 12,25 41 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 19 13 15,75 39 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 60 40 50,00 42 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEAD BA Da dDBEEdAaBDddcCEDeebADBCebD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D CCeecEBAa ADEdDbCB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBebEEeACB Eea eCdEBBD c AbAecaC C D eA 

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CE    EbeaCe  ce edd

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 2 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ TÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,968 260,010 202 219 630 2075 27436

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 13 8,75 22 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 23 27 16,25 14 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe acEecEaB DbaABEBd Aaa DB   a       ebD  

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  aCC BcBA c d c B Dc     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik   eE      D  a   c                      

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen      d ad  e    eC E

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 2 9
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR MERVE MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,898 260,010 43 45 132 216 3132

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 14 11 11,25 38 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 20 13 16,75 42 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 76 34 67,50 56 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe eEdCEcDABAdDCBdDBEEAAbBDEEaCEeBCDAeBCdEa

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DBCCdBaEBAB AD ADcbB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik Eec EEdAeB E caDbdEccD D AAbCDEC CdDDBb 

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEEbdecCDD bBADBeBEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 2 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 2 33
Dönüşüm Geometrisi 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR VATANSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,600 260,010 21 22 69 90 1370

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 79 13 75,75 63 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEcc  AaeC CDBEEAAbBDEEcC DBCDADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D C    EeAB AD ADc B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB  EBACBBEcE DCCEBBcCDCAAbCDE         

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEE B ECD CCBADd BEd

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 7 1 88
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,985 260,010 39 41 125 205 2948

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 17 0 17,00 43 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 73 19 68,25 57 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEcD Bd DCBCDBEEddeBDEEaCacBCDADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DaeCAeaEBAB ADacDE B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB EE ACB ED   C EBB    AA C           

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEEaBAECDDbbedDB BEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAY KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,108 260,010 68 75 213 419 6039

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 65 22 59,50 50 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEbD BAdaCBCDBEEAACBDEEcCEaBCDAeBCeED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal a eCA  EBAB ADEcDECB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik E c E cc B                    EC C D B D

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEEbBAEbDceCdAedeBEb

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,720 260,010 63 69 193 360 5147

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 68 25 61,75 51 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBdCAEDBdD BABEBCDAEdADBCaEEDEADadCAEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal eDCCABEaA bdBCACBcDa     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik cEBEa E e D  B EcBaEb A       CC        

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECE eEeD BCeb ccBeCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,300 260,010 54 58 163 287 4253

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 70 25 63,75 53 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBddAEDBeDaB dEBCDeEbdDBecEcDEAcCcCAEDeB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  abeABEaA DEBCA B DE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBEdAECADDDEB  cB E    b     CCE a     

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECEd EADCBCbDABaB CE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATURALP YANGÖZ 6   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,610 260,010 137 151 428 1179 15637

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 6 14,50 36 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 45 17 40,75 34 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CeECAED dDbBA EBCDeEeAeB                

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCCABEeA DcB AbBdDE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEeE  E e                               

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECEBCEAD BbC ABe eec

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 1 9
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SARSIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,300 260,010 51 54 152 263 3924

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 70 19 65,25 54 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECAEDa DaBAdEBCDAEdADBCcEEDEADCdCAEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCadBc A DEB AaBcDd     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBE      DDEB  Bc ECDA A C A C         

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen  CE  EADCcbCeAecB Cc

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,500 260,010 198 215 620 2020 26880

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 10 8,50 21 22,08 22,18 19,27

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 12,64 12,68 9,46

Toplam: 120 21 13 17,75 15 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe cd CdcD  A b  dDB EeAdB EEc Ec          

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Matematik EBB  E A B   aDD    Be     A c          

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 0 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 2 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,588 260,010 16 17 59 71 1110

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 82 19 77,25 64 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe aBECAEc  D BA EBdDdECADBecEEaEADCeCAbDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCCABE A DEBedCBADE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBE    AD DEBBaBBCECDeCADCeAC CE    D A

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECbBCEADbeCeDABcB CE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 7 1 88
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE OCAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,578 260,010 201 218 629 2068 27359

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 17 4,75 12 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 21 19 16,25 14 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BcdbEea        DcbEeA B bEae cB aAe d ca

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D Cd   E AB A  bD  B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik             D                           

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen                B BE 

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 7 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA *OĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,153 260,010 76 85 235 493 7070

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 9 0 9,00 45 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 61 16 57,00 48 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEAD  A DCaeDBEEeAdBDEaaCEedCDADBCeED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D e dBDEBAaeb dADECB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBBAEEBA B a   DCC    C                 

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen      AECDD     BCBE 

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KOÇİNKAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,413 260,010 65 71 197 372 5326

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 65 15 61,25 51 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEc  BAaDCBCDBEEAACBDEEBdEcdCDADBCedD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DBCbA  EBAB A  ADECB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EB   E ACB E E a  E BD   c    EC     e  

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen    a  E   CbB aBeBEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 2 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE NAZ GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,603 260,010 20 21 68 89 1369

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 80 17 75,75 63 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECeEcB DCBAdEBCDAEeADBCcEEc A CBCAdDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal dDCeABEaA DEB   BADb     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BE E AE A  DaBBEBBCE DA AD DACC E  B    

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECEBCEeDb CeDABaBeCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 0 75
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,785 260,010 44 46 133 218 3143

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 72 19 67,25 56 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe C ECeED  DaB  EBCb ECADB BEEcEAcCBbbd   

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal aDCCA E  bDEB ACBcDc     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBEBAECAcD EBBEBBbEaDACADCDbCCCED  C   

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECE Ca DCB d    B  c

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 3 45
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 1 75
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT BARUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,743 260,010 129 142 400 1082 14435

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 48 21 42,75 36 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe eECCEbD  ddDCBCDcE eA BDbEc         bAbb

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D CCA  EBAB AD cD        

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik  BB EEeA B E ccD  E Bc    b   E         

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CE  deE e CdB  BCBEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 3 18
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 2 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,745 260,010 109 121 326 797 10796

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 54 18 49,50 41 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe aECCEcDA AdDCeCD E      EEa E dCDADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal a CCA  EBAB AcdADc B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik  eB  EecCB E Eb   EccD D A A  EC     B  

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen  E Cd   DD   dD     

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 1 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,160 260,010 11 11 47 56 817

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 84 17 79,75 66 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEcD BAdDaBCDBEEedCBDdEBCEDBCDADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DBCCAB EBABCADEADECB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBBdEEBACB ED  D  EcBD   Abb D C   D B  

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEEd ddbDDeCBAaBCBEd

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN OTSUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,263 260,010 138 152 429 1187 15717

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 48 29 40,75 34 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe cECeEeD  AdD adDBaEedCBDEEaeEe b ADaCeED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D eCdd EcAB A b Dd B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik E B EE A B a  eD  EB        a EC        

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CE bdA CDbCC   Be cC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM EREN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,870 260,010 153 169 471 1329 17750

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 12 9,00 23 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 43 24 37,00 31 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe  cCCEAc BddD  C  EEeeaB   c   da    CdcD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DadCAa E  B A  cDECB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EB   E A B E a    EeBD   A  C E         

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CE CBeEbeDCb  ac BE 

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 3 18
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN ÇAKMAKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,818 260,010 165 181 506 1466 19318

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 7 18,25 46 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 12,64 12,68 9,46

Toplam: 120 38 14 34,50 29 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECd c  D BA  BdDA     CdE D ADCaCeEDeB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCeABE A   B A  cea     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEeE  E A D  B E e E bA                 

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 2 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,678 260,010 149 164 458 1305 17396

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 5 22,75 57 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 42 15 38,25 32 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECAEDB DCcAdEBCDAECdDa cEE  A C    D  

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  D CA Ecd       B Dc     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik  EBEe     D    E     De    DA          d

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen  CE C  cb  b   aB   

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 1 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ETİRLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,783 260,010 50 52 150 251 3759

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 72 25 65,75 55 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEADABAdDCBCacEEAACBbEEcCEDeCDADBCAbD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D CCAe EBABeADEAD CB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EB  EE c a E caD  EBBD D Ae acEC     Bb 

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen  EEe eECDabCBcaBe cC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YONTUÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,033 260,010 12 12 48 57 822

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 83 12 80,00 67 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEAD BABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCeED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DBeCdaDEBABeADaADcdB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EdBAEEBA B  D DD  EBBD DCAA  DECD    e  

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen   E  cE D C   DBaBEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 0 75
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT KUTLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,995 260,010 45 47 138 235 3512

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 71 19 66,25 55 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCE DdBA DaBdDBEEAACeDbEBCE BaDAeBCAbD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DdCC  bEBAB ADEADc B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB EE cCB   c DC EBBD D AAb  E         

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEE BAd DDebBAaBbBE 

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 0 75
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ DEMİRCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,615 260,010 170 186 523 1521 20091

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 40 27 33,25 28 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECAED  cCBAabB DeECADBCcbEaaAbCdbcEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal dDaCbBEa   EebA BdDc     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik  EBE    c D                             

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen d E  Eeeb e b     C 

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ EKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,613 260,010 166 182 508 1469 19344

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 4 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 12 13 8,75 22 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 45 43 34,25 29 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CecCAED cedBd a eDAba DBC EEcEAbCebAED a

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCedeE AbD B e BcDa     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik  EBac EdA D dBcEBB   DeebD b  Cab    b b

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen  b cCEcaC  eb ceB CE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 5 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 3 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA NAZ AKDAĞLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,148 260,010 196 213 618 2012 26815

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 26 32 18,00 15 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe a decEDa D aAaEBCbe bd B adEcaA bdaAEDeB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCeeBcaA adBeAbB Dc     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBE     b            d  a              

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen  a                  

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 7 18
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 2 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SU KAHYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,923 260,010 158 174 479 1363 18241

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 47 43 36,25 30 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe cECCEdc BdcDCBebBbEA eBabacCEadacADBbAbD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DBeC ebcBA bA  A c B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik E B EEcAd BE dbc bEBB         c    b    

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEceBedbDeCbBdaBeBEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 7 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,488 260,010 78 87 242 516 7467

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 62 24 56,00 47 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe cECCEADd AaDaBdDBaEeA BDEEc EDBCDdeBCbED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D C  a   Ac A   e  B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB EE c Bda EDDC EdcD D AAA  EC    D A 

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CE CB E DDeCeda eBEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 1 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,283 260,010 47 49 142 239 3590

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 22 9 19,75 49 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 72 24 66,00 55 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEeDABA DCBCDBaE ebBDEEceEaBaDADBCAbD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D C A  E Aa A bAD  B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EdB EE cCBBE  cDCeEaBD D AAAdDEC a bDeA 

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CE eB  bDDeCBAa CBEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 0 75
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 2 0 2 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ERİLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,960 260,010 187 204 591 1856 24615

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 32 33 23,75 20 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe acdCEcc   dDaBCDBabbeaBDbEaCdcBCDADBaAb 

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D eC a EBAB A  ADE B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik  e                 a       d eE         

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen a   dcdbb b c c  BE 

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE CEYHUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,715 260,010 97 108 299 709 9707

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 56 19 51,25 43 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe  ECCEc   ABDCBaaBEEbeaBDb BCEDdC A      

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D CCAe EBAa A EAD  B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB EEBA B   EDD  EBBe        E         

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CE CdeEbD eCd aBeeEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 4 18
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ŞAYLIĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,543 260,010 175 192 548 1621 21500

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 7 9 4,75 12 12,64 12,68 9,46

Toplam: 120 37 26 30,50 25 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CeECcEcB Dd AdEBdDbEaADBecEEa ADCBCed DB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCe  EaA D   e BcD      

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik  EBEd E e  c B  cc E  d  e     Cc    b  

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 4 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALTINPINAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,825 260,010 26 27 85 120 1759

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 80 27 73,25 61 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe adCCEeD aAdDacd BEEAAbeDEEcCEDdCDADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DaCCAB EBABeADEcDcCB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBBAEEecCBBE aa C EBdDCDacAACDE    D  A 

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEEdBdECDDebBADBCBEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 3 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,715 260,010 169 185 519 1507 19863

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 39 22 33,50 28 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BdCCEAD  AdDCBCDedEe  BDEdcCEcBC    CAda

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal        Ee       Dd B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik   B      B E      E BD DdAc CD          

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen aEEe Abbb ee     e C

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 3 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 2 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BERRA KANAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,500 260,010 131 144 404 1086 14480

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 51 31 43,25 36 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECAEcB DCBAdEBCDecbeDBCcbEcE  CBaAEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal dbCeAeE ADD B A BcDE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBE   bcabD B  aB E  e    D         b  

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen  dEdCEbeba    B d bc

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOSTANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,535 260,010 79 88 246 527 7614

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 59 12 56,00 47 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECcEDBADbeABEBCDeE  DB cEEaEADCBCAEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DC   E A   a A BAD      

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEB        D B EBB   DA eD DbC          

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen   E eE DC bC A   Cd 

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 1 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,610 260,010 4 4 19 21 246

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 10 0 10,00 100 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 91 12 88,00 73 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECcEDBbDaBAdEBdDAECADBecEEDEAaCBCAEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCCABE Aa  BCA BAcE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEB   E A DDEB EBB EdDA     ACCCEDDBCDDA

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECEBCEADCBCCDABDBeCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ GÖREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,465 260,010 41 43 128 210 3004

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 74 24 68,00 57 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBEbeEDBdDaBA EBCDeECeDBbcEEDEADbdCAED B

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCCABEaA DdB A BADc     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEeE A  A DDcB EBBCEeDA AD DbCC E  e    

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECEdCEA beCebdB BCCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 0 75
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OLG* 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,343 260,010 146 161 452 1272 16851

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 46 28 39,00 33 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BcCCEAc   BDCBdbBEEeACBDEEcCEDeaDbeBadcD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D eC e E AB A b ca B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik  dB EE d B a  DD  Ec                    

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CE  Be bcDC B aBecE 

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF PİRHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,405 260,010 121 134 365 949 12762

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 4 26,00 65 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 49 11 46,25 39 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECAEc  DCB d BdDAE ADB  bE EADCBC EDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal BDCeA EaA D B A B D      

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik  E      c    B E B E bA eD  bC          

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen        e      B B  E

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 1 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TONGUÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,505 260,010 135 148 420 1151 15283

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 47 22 41,50 35 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe C E cEDB DCBdaE dDcEC bB BbEeEAa BdA    

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  D   dEBA eEceA B DE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik cEB   E A bD B  eB E    e  DA           

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECE  E e Be  AecBC E

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 4 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,493 260,010 91 102 281 627 8720

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 58 17 53,75 45 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CcECcEDB DCaABEBdDeEdADBCcEEDEADCBCAEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCeABEaADada cCBADE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBE  E A D aB EaB E                    

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen         a      cB CE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,983 260,010 46 48 139 236 3515

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 70 15 66,25 55 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CcECAED  DaBddEBCDAEeA BCBEE EADCeCAdDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCCAeEaA                

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBEB E A    BBdeB EaDA AD DACCCE    D A

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECEBC  Db Ce  BaBCCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,045 260,010 77 86 236 494 7088

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 64 28 57,00 48 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECAEDB DCBAdEcdaeEbADBCaEacEcDCBCAEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal daCeAeE A aEBeACBcDb     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik cEBE  E A DD Be cB E DA eD DbC          

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen  CEdCEeD deeD B BC E

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,883 260,010 177 194 556 1657 21946

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 34 18 29,50 25 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe aECCEAc   d  BCDBEd  de EEB E BbbA dCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D      E AB A EcDb B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik  B                   D       e          

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEECcc be b      c  

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 2 45
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRCAN ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,840 260,010 57 62 172 311 4546

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 69 23 63,25 53 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe cEbCEADe ABDaBCDcEEbACBDEbcCEeBCDAeBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DdCCAe EBABeADEADcCB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik E B    A B E EDD  EB D     ACDE    D    

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen aE aceEbee CBADBeBEd

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TUNCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,313 260,010 118 131 355 915 12204

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 5 20,75 52 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 53 24 47,00 39 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEAD  ABDaddDBEEAAbBD EBCE d         

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D eCA  EeABCAD cD CB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EeB EE A B   ED  dEdB  D AA   E         

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen acEedecbeceCaAaBe  C

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 2 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,515 260,010 6 6 30 34 418

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 89 18 84,50 70 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBEbeEDBADCBAdEBCDAECAaBCaEEDEADCdCAEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal dDCCABEeA D a A BADa     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBEcAECA  DEBdEBB E DA eD DACCCED B D A

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECbBeEADbBbeDABDBCCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KAPUCUOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,265 260,010 113 126 338 832 11253

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 55 25 48,75 41 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe adCCEAD aAdDaBbDcEEcACaDEEBCEeBbDADBCAdD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DBCCA bEeABCA E D CB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EB  EE e B  D     b BD e                

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen Ccd   EbD eec  BCBcd

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,800 260,010 145 160 448 1264 16766

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 22 12,50 31 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 6 9 3,75 9 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 50 45 38,75 32 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CcECeacBcDaaAdEBdDcdCeDdeBbEcEAbCdbcdDbB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal dDCCAeEaADDEceACBcDE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik d  E  bdAb  dB d              CdE  e bD 

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECEdeEeDbBbecABaBCCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 8 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 3 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 2 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES PARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,793 260,010 108 120 325 795 10785

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 54 17 49,75 41 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEAD   aDCaeDBEEAAbBDEEBCEcBCDAeBCAdD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D eCd  EBABCADa D CB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik E B  E            E c     A             

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen C EecbE D e   DBeBc 

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKUT SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,473 260,010 88 99 275 616 8578

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 60 25 53,75 45 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe cECCEeD aAaDCaaeBEEAeeBDEEBCEDd cADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DdCCbaaEBAB A  cDECB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik Eec  E   B E      EaB  D AA CDE         

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CE e e bD CbBA BeBEb

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESER SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,600 260,010 31 33 100 143 2165

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 7 3 6,25 63 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 31 9 28,75 72 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 81 39 71,25 59 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEecdBAdDCBCDBEEeACBbcEcaEcBCcAeBCebD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DdCCAeaEeABdADdcDECB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBBAEEcceBdEDbDDCCEBBDCDbAAACDECbCbDbBAD

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEEdBedbDDeCedaBCBEb

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 7 1 88
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 1 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 2 33
Dönüşüm Geometrisi 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,503 260,010 207 225 658 2219 29549

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 17 8,75 22 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 3 10 0,50 3 9,23 9,28 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 16 30 8,50 7 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECbEbD ddBDb daccE  dBDaa C  d   ccCcdD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal e bdcBadc      cDaaB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Fen        e  b a       

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 5 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL EĞİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,480 260,010 193 210 603 1930 25661

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 28 27 21,25 18 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CcadcEb ADaBAaEc DAEbeDBecb Dbc bdCAEcDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal      cEcADa     B DE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik c cE               ba       A           

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen        Dbe      B   

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 6 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,153 260,010 73 81 225 455 6497

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 66 31 58,25 49 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BdCCEcD BABDCddDBEEeeCBDdEc EaBaDd BCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D e Ae EeAB AD  Dc B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB EE A BdE  aDC EBB eDbAeA eEC C D BA 

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEEedcEaeDabB cBCecC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 3 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,405 260,010 162 178 487 1388 18535

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 12 12,00 30 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 12,64 12,68 9,46

Toplam: 120 40 17 35,75 30 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECcEc  DaBAddceDbEb bBCcbEDE          

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  a        D     B DE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik  E Ec ECA cD B dBBCEaDA ADCDACC E       

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 2 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 7 0 88
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,965 260,010 183 200 571 1731 22934

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 6 16,50 41 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 30 10 27,50 23 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEcD   dDa CDBEE A B  bc EDBC e      

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal        E A         B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik E B   cA B        E BD c                

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen e       D     cB    

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 1 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ALAGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,560 260,010 85 96 272 602 8401

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 60 23 54,25 45 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe eBECAEca DCeAdEBdDAECcDBecEEDEADCBCAdDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCCbBE A DEBeA Bcec     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik  EcE  ECc DD BeEBBCE DA d       c    D  

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen   E  d DC  bD  a   E

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ALP KÜLLÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,465 260,010 75 84 234 489 7034

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 63 23 57,25 48 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECAEcB DaBABEBCDdECdDBCBbEcEAeaBCAEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal BDCedeEaA DdBCA BADE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BE a  E A DDaB  B            dC c       

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen  CE bE DCaCbDdcDB eE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ GEDİKLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,615 260,010 59 64 174 315 4574

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 69 23 63,25 53 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECcEDaADaBABaB DdECADBCBbEDbADCBCeEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal BDCedeE A Dd  A B DE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBE  ECc DD B  BBCE DA ee cAC          

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen  CE aEADCBCeDdeaBeCc

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 2 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN DOKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,248 260,010 56 61 171 307 4497

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 69 22 63,50 53 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEeD BAaDCBCDBEEAA BDEEa EcBacADBCAdD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D CCAa EeAc ADEAD CB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB EEcA B E  D a EdBD D AAACDE       A 

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen aEa  eEbeaeba  B BEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 2 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLŞAH ÜRKMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,393 260,010 174 190 544 1606 21351

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 35 17 30,75 26 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe C ECAEc  DaBedEcCDeECeaBbBEE E  CBeA DDd

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCC  EaA  cB ACB bc     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik              B             e C  E       

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen      E             c

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,673 260,010 147 162 454 1283 17000

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 42 12 39,00 33 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECAEc  Da  aEBdbAECADBCabEcEADCBCAcDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCCABE A   B  CBcD      

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik           e           A                 

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen d E  E             E

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL ALBAYRAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
419,888 260,010 3 3 8 9 100

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 3 28,25 71 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 95 8 93,00 78 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEADABAdDCBCDBEEA CBD d    BCDA  CbED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D CCA  EBABeADEADc B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBBAEEBACBBE EDDCCEBBDCD AAACcEC C  DBAD

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEECBAECDDbCBAaBCBEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 1 45
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 7 0 88
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL SARITAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,165 260,010 126 139 380 998 13357

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 49 14 45,50 38 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEADABAaDCaCDBEEdACBDEEBCEaBaDADBCdED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D CdAa EBA    E Dc B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EeB E      Ea     E      A b            

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen               ad    

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,145 260,010 119 132 356 917 12230

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 56 37 46,75 39 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BEbCddc BAdDaB DcbEeeaBDEEcCEcBbeADB AdD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DBCC a E AB ADE Dd B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB EEeeCBa  a DC EBc  c A A  EC a b B  

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CE dcdEbeb bBAcBCecb

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,230 260,010 94 105 288 662 9102

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 58 21 52,75 44 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEAD  AdDCdCDBbEAdedbEEcCEcdCDADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DBCCAB EeABeADdcDEaB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik E B EEcA B     D  EeB                   

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEE   Eb c     deBEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN EFE KÜÇÜKKYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,338 260,010 144 159 445 1257 16663

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 17 7,75 19 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 48 37 38,75 32 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe eEdCEeD     CBdedbEbACBbbdcaEcBacc      

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DBeCda EeABeADadDEbB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB aaeA B E      E    D AAACcE    D  A 

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEabBAEbDcdb  eBdBEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 5 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN NAMİ TOK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
426,510 260,010 1 1 1 1 66

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 99 14 95,50 80 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECAEDBdDCBAdEBCDAECAbBCcEEDEADCBCAEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal BDCCABEaADDcBeAbBcDE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBEBAECA DDcBBEBBCEbDA AD DACC E D CD A

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECEBCEeDbBCeDABDBCCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 0 75
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ABACIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,353 260,010 98 109 300 715 9772

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 7 20,25 51 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 56 19 51,25 43 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BE CE c  A DaBdD EE A BDbE  E aeDADBCcED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D eCA DE ABCADEADECB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik E d EEBA B   aDD   BBD    bd            

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen a  ee EbDaCedADBC   

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 2 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL UZUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,593 260,010 14 15 54 66 997

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 84 24 78,00 65 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECcEcBADaBAaEBdD ECADaCcEEDEADC CAdDeB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal BDCeABE AaDEa A BADc     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBE AE A bbEBdEBBaECDAaAbCDACCCE  B DDA

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECbB cADbBCCDAeaBCCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 4 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,700 260,010 52 55 154 268 3989

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 69 16 65,00 54 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECcEcBdDaBABEBCDAECADdCBEEcEAeaBCAEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal BDCCABEaADDEBeACB Dd     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBE       D B  cB E     c DACC    e   A

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen E EcCEA       B BC c

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN DURU ERBAŞI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,953 260,010 90 101 279 623 8657

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 16 10 13,50 34 12,64 12,68 9,46

Toplam: 120 59 20 54,00 45 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECAED dDaBAaEBCD ECADBCcEEDEAcCBCAEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCCdeEaA cEB A B Da     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik  E Ec   ADeeaBdaBBCE  A e eD CCaa  B D A

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 3 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNŞİRAH ÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,940 260,010 160 176 483 1375 18436

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 12,64 12,68 9,46

Toplam: 120 41 19 36,25 30 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CaECdED  DaBdadBCbeECeDa cbdDaADCBCAEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCeAaE A D BCA BcD      

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik B BE    A b  B  aB E                    

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,040 260,010 156 172 474 1340 17890

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 43 23 37,25 31 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BcCCEcD  AaDaaeDdEEeACBDdaceEecCDADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D    ceE  ddbDE D        

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EeB EE ACB    D                         

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen  E e  EbD C   a  BE 

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,160 260,010 81 90 250 534 7687

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 61 21 55,75 46 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEAD dAdDaBdDBEEebCBDEEceEDdCDADBCAbD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal a e  a  BAB ADb D aB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB EE ACB E   DCCEcdD   A A  EC        

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen  E    d Da C  ccCBEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,025 260,010 180 197 567 1716 22751

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 22,08 22,18 19,27

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 12,64 12,68 9,46

Toplam: 120 31 12 28,00 23 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BdCCEAD  AaDCBbDBEEed BDEEcCEeB bc    dD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Matematik EB   E c B        EBBD   Ad             

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 3 45
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,330 260,010 139 154 431 1195 15883

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 45 17 40,75 34 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECeEc   ac  EBCD E ADBecEE EADCBCAED  

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCC  c A  da   B Dc     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEeE  E      BcEBB    A                 

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECE  EcDb  e   a C c

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 1 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,980 260,010 199 216 627 2065 27312

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 16 8,00 20 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 1 9 -1,25 -3 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 25 34 16,50 14 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe  ECCEca     beabBEbdACBDEaa dc C c  a de

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D eC   E  Ba   cDb B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik  ed  c e B a  c   a  a   c              

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEEa  EdD e   c  Ba 

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 4 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 2 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 2 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARTALER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,853 260,010 37 39 116 184 2689

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 74 19 69,25 58 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEcD  bBDaBaDBEEA CBDEEc EcdCDADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DBCCABDEBAB ADaADECB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik E d  aBA B E  Dc  EeBD D AAA DECD    cAD

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEE  AEbe b aA B eEb

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 2 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN BAŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,153 260,010 27 29 89 125 1866

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 78 20 73,00 61 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEc   AcDCBCDBEEAA BDEEBCEadCcADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal adCCAB EBAB ADEcD CB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBBdEEccCB a E D  EcBc D AA dDEC   D  d 

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEECdeECDeCCBAaBC EC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA UFUK BACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,530 260,010 182 199 569 1725 22835

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 12,64 12,68 9,46

Toplam: 120 33 21 27,75 23 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECcaD  D   aEBCDAEeADaecEc E    dAdDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal BDCeAeEaA D Beb B e      

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik a  d    e D  B ad  E  A                 

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 4 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 2 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AKARSU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,105 260,010 96 107 291 676 9301

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 60 30 52,50 44 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe aECCEAc  A DCBCDBEEdd BDEEcCEcBCDADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DaeCAc EBAaCADddecaB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik E    aeACBBE aDD  EdeD D                

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEEd AEbDaCbaeaBCece

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ARDA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,245 260,010 151 166 463 1312 17479

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 4 14 0,50 3 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 47 36 38,00 32 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CaECeEc  Dae abBCDAEaADdCBEdDEADadCdaDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal eDCCABEaA DEcCAaB DE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEeEd   A    e  aB              E       

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen dCdc EebbebebdB Bebc

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜRDAMAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,925 260,010 69 77 217 434 6221

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 63 18 58,50 49 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEcc  AdDCedDBEEeAbBDdEcCE cC A      

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D eCA  EBABCAe dDc B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB EE A B E  D C EB D   AAA eE    D    

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CE  BAEbD eCBAaBCBEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 3 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,323 260,010 204 221 636 2119 28135

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 21 7,75 19 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 21 28 14,00 12 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CcdCcda  DCaAabddDeEb Dd aEacdAbaeb ED B

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal       E         B Dc     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik   eE      b     aB       D              

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen        D    c cc   E

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 6 18
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY YELDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,850 260,010 184 201 574 1748 23256

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 34 29 26,75 22 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CecCcE   Daa dEBCDeEbd BCcEED AeCBbedDD 

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  b C ed A  bBeACBADb     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEd          B                          

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen bCbBaEecb       d dE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LORİN ATLİNAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,593 260,010 130 143 403 1085 14464

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 49 24 43,00 36 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEcD  cBDaBdeBaEb bBDEEceEaBdD DB bED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D e e  EBAB ADEecc B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB  EcACB    D   EeB    AAb D          

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CE a  E   C    d Bc 

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M MUSTAFA ALAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,103 260,010 206 223 643 2147 28490

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 7 4,25 11 22,08 22,18 19,27

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 16 13 12,75 11 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe eECCE a   aa cCb bE                     

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Matematik   B  Ee       D   EdBD  aee             

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen  E CBeE             

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 3 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,853 260,010 99 111 304 722 9865

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 60 36 51,00 43 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEcceBAdDaebDcEEbeCBbbEcCEeBa ADdaAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DBeCAB EBABaAadcDdCB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EdBAEE cCBBED     EBB d  A A  EC C D    

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEEeBcEbD eb  cd ead

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,723 260,010 23 24 73 99 1531

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 80 20 75,00 63 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEcc aA DCBCDBEEeAeBDEEBCEDBCDADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DBCCAB EBABedaEADd B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB EEBA BBE E DC EBBDaD AeA D C        

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEEaccEbDDeCBAaBecEd

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 2 63
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MARVA NOORİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,005 260,010 116 129 344 866 11694

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 53 21 47,75 40 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CaECeEDBcDCBABbBCDeE  DB        adbAEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  b  dBEeA adaCdCBADc     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik  E E       D BBaB  E  A   CD  C      D  

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECE  E eC CCD BadeCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 2 18
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALTIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,268 260,010 127 140 384 1020 13709

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 49 21 43,75 36 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CaECeEc  DaB dEddDbcbAe e         CAEDeB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal BDCbAB aA D Be aBdcE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBEBAE A                     C E    D  

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECE CEADC  dDA DBCbE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 3 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,748 260,010 58 63 173 312 4556

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 67 15 63,25 53 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEbD  ABDCBCDBEEA a Da BCEDe  AeBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D e    EBA  A dcDE B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB EEBc B a E DCbEBBD D AAdCDEC CCD B  

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEE  AEae eC        

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 4 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 0 75
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMİN BALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,105 260,010 115 128 342 848 11480

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 13 0 13,00 33 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 51 10 48,50 40 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe aECCEAD   dD  CDBEE eaBaEEaCEDBCDADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal a C A  E ABec   DEaB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB EE A B    D C E B    A   D          

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen  E    E             

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇAKICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,498 260,010 143 158 443 1254 16634

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 49 39 39,25 33 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe aBdCeEcB DaBA aedbAcbceBCBdEeEAaCBCAbDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal      BEe  DaaeA BcDc     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik dEBE  EC  D  B EcBCEd   AD DdC  Eb c    

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen E cd ceabdCCcABaBb  

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,620 260,010 134 147 418 1135 15099

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 49 27 42,25 35 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBEdcEcB DCBABEBdD Ed DBCcEEDddaCBCAEDcB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DaeAaE A DdaeA BceE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik  EeE  E c b  B EaBCa      d A           

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen   E  E Db   D BeB  c

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,593 260,010 5 5 26 30 376

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 10 0 10,00 100 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 88 13 84,75 71 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BEbCEcb BABDaBCDBEEAA BDE cbED    DBCAcD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DeeCAa EBAB AD cD CB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBBAEEBACBBEDEDDCCEBda        ECDCCDDBAD

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEECBAECDDCCBADBCBEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 1 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 2 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YUSUFOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,608 260,010 104 116 319 762 10436

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 55 20 50,00 42 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBdCeED  DaBA EBCbeEaADB cbEDEA CcCcbDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCC BE A DdcdA B Db     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik  EeE  E c    B EBBCE  A       C         

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen   E  E cCaC DABaB CE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,855 260,010 142 157 438 1229 16364

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 22,08 22,18 19,27

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 16 9 13,75 34 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 46 25 39,75 33 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CcEd Ec bDbBAdadCDAEbAeBCB E EAaaBCAED  

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Matematik BEdEc E c caaB adBCE DA AD bAC  E      A

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen  CEBbE ebBb   BDB   

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 2 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELSU KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,635 260,010 87 98 274 612 8547

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 61 29 53,75 45 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECAEcB DCBAaEBdDeEeADBCcbEeEdaCBbAdDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal dDCCd EeAbDaBdAbB Db     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBE  E   beEB EBB E     e    C    e    

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen a EB EeDbBCeDAB BeCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 2 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ SU ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,443 260,010 117 130 345 876 11791

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 53 21 47,75 40 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe aECCEAa BA DaBC BEEebCBDdEB EaBCDA    ED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal      a EBAabA   D  B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EB  Ec c B E E D  dBaD D A  CDE      e  

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen  E   A bDbeCBdDBeB e

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 3 45
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BULANIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,458 260,010 17 18 62 76 1216

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 82 20 77,00 64 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECAEDB DCBAaEBCDAECADBCaEEDEADaBCAEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCeA EBADD a ACBAD      

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEeEB ECA DD BdEBaCECbc     b CCE De b b

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen bCEBdEeDbBCeDdBDBCCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 2 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 1 33
Dönüşüm Geometrisi 2 0 2 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,575 260,010 24 25 75 101 1534

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 80 21 74,75 62 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEAD BAdDCBdDBEEAedBDbacCEcBCDADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DBeCA  EBABedDEADcaB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBBAEEdA B E aaDC EBBD   AAAC E   a     

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEECBAEbDDeCBAaBaBEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 0 75
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARAÇAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,098 260,010 38 40 121 195 2834

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 71 8 69,00 58 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEAc  dBDCBCDBEEAAeBDE BCEDBCDADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DBCCA bEBA bAD ADECB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBBA EBA B E E  C EBBD D Ae C EC b   eA 

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen                B    

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TAHA KABAKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,585 260,010 92 103 284 645 8857

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 59 23 53,25 44 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe C ECAED  Dad dEBCbAEbADBCcEEDEADaBCAdDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal aDCCABEeA DEB A BdDE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik dEBE  E ADD  d  aBCE  A                 

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECEceEAbC  ba c d dc

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,770 260,010 161 177 485 1382 18473

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 44 31 36,25 30 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CcdCAEDB DbaAaEBCDebddDBCcbEDEADeBa dDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  D e  ce  a B A BADd     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBc  E A DDaBeaBB E     D     C        

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen   b  E ebd     ade c

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZIM KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,790 260,010 103 115 318 760 10399

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 59 38 49,50 41 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe Cc CeEcB Da eBbedabbaAbe BbbcEA CBCcEDed

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal da  ABEBADcaBbACBcDb     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEeE  E A b EB  BB EC ed e D CCCcD   c A

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECEBaEADCBebDABcBCCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 5 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 3 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖRGÜÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,138 260,010 10 10 39 46 589

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 88 24 82,00 68 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BEdCEAD aAaDaBCDBEEAACBb EceEDBCDADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DdCCAcbEBABaADdcDE B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBBAEEBACB E EDDCCEBBDCD AAACDEC  CDDBAe

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEcaBeEaDDeCBdcBeBcd

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 7 0 88
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 3 0 100
Dönüşüm Geometrisi 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SUDE DURMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,813 260,010 86 97 273 610 8520

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 63 37 53,75 45 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CcECcEDBADaBAdEBCaebCADBCcEbeaAcCdbAEDDa

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal dDCedBEBAbDdBCA BcDc     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEB        D B EBB EC A eD eACC E b  D d

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen aCEdCEdabBCeDAecBeda

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 2 0
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,083 260,010 8 8 35 39 511

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 87 16 83,00 69 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECcEDBADCBABEBCDAECADBbcEEDEADbBCeED  

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  DCe  EBA DdB A BADE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEeEB E A DDEBBEcBaEdDA ADC A CCE DBCD  

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen ECEBCEcDdBeecABDBCCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 1 75
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Dönüşüm Geometrisi 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÖĞEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,003 260,010 102 114 317 756 10361

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 54 16 50,00 42 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEec BA DbBCDBEEd eBDbdaCEDeC      ED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal a C dB EBAB ADEcDECB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EeB EE                                  

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CE CBAE DDbCBAaBCBdC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 4 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,705 260,010 93 104 287 659 9023

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 58 20 53,00 44 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEAcbBAdDaBCDBEEAebBbaccCEDBCDADBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DdeCAe E ABCADEADE B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik E B  E A   E      d          D C        

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen aEE   E e eece B BEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN KIZILKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,235 260,010 168 184 510 1474 19407

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 8 7,00 18 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 38 17 33,75 28 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe  ECCEAceBddD B e                    ebEb

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DddCAd E A e             

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB EEBc B aD DD  E BD b A  C EC      A 

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEE BcEbD           

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,208 260,010 32 34 101 145 2191

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 78 26 71,50 60 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEcD BedDCBCDBEEeACBDEEaCEDBCDAcBCcED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DdCCAe EBABCAD ADECB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB EEdA BdE E D  EBBD D cAdCcEC   b BAD

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEbdceEbDDbe caBeBEe

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTİNDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,428 260,010 150 165 461 1308 17441

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 43 20 38,00 32 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEcD  AB addDBEEbAeB E c Eeda AcBC ED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DdeCA  EBAB A   DcCB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik   c  E A B  D     Ea     A A  E      B  

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen e     EbD     a   c 

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 4 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖGET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,533 260,010 120 133 362 935 12553

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 53 26 46,50 39 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEeDbBAdDaBCDcEEAAbBbEEcebcBCDAaBCdED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D eCd    A  A  cDaaB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBB EE ACB E      E Bed   AcC E         

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEEdceE   bC   B   b

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 2 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,833 260,010 190 207 597 1885 25077

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 11 3,25 8 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 30 31 22,25 19 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe Ce b ab dDCB  bc a E   B cd e           

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal BaCeA EeA D  aACBcec     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik aEBE  ECA DD ee  B            C E       

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen  dEdeEdDb  eccc B  a

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,490 260,010 167 183 509 1470 19364

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 4 21,00 53 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 38 14 34,50 29 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BE CE c    D  eDBEEe dBD EB E BC  DBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D CCda E AB  D  DE B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik Ec  EE c          E      e              

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen Cc    E ec    c   c 

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 1 45
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜ AKDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,063 260,010 83 92 254 547 7857

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 60 18 55,50 46 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBEecEDa DCBABEBCDeECADBCaEdDEAbCBCedDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal BDCCbBEeA DEBdACBcDE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEBE  E ADD dB  eB E     e DA           

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen               Bcd  E

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR UZUNOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,405 260,010 48 50 148 248 3702

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 70 17 65,75 55 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe BECCEcD  AdDaBCDBEEAdeBcEEcCEDBC ADBbAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D C A  EBAB AD  Dd B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBd EE A B E E   bEBB    AAACbEC C D  A 

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen Cb  Bcd DbbC A BCBEC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,028 260,010 110 122 329 807 10926

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 53 15 49,25 41 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBECeEDBdDCBAdEcdDeEaebB caEeEAD BCeEDDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal  D CdBE A DEB A BADE     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BE E    A D  B EBc E       D  C E       

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen   E  E       A      

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT BALIKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,565 260,010 185 202 581 1777 23598

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 8 10,00 25 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 31 21 25,75 21 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe CBcCAEc   Ce  EcdDeEadDBC               

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal daCCAeE A D B ACB Db     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik aE Ec   A    B                  c       

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen bCEddEeD      c    c

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 2 9
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUVEYDA BOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,105 260,010 195 212 617 2006 26692

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 4 8,00 20 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 20 7 18,25 15 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe ccCCEAa  eBDC                     DB    

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal      e E           B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik          B    DD  E cD D              AD

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen                B  c 

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 0 9
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ÇAKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,735 260,010 200 217 628 2066 27338

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 10 8,50 21 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 22 22 16,50 14 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe adCCEe      a dDBdEA   DEaB    a d    dD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal D         aee   Dc B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik  ec  E A B E      E cc        cC     B  

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen  E ec     b         

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 1 18
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 3 0
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 2 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,150 260,010 60 65 177 327 4841

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 68 22 62,50 52 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe aBECeEDBADaBABEBCDAEbADBCaEEcEADaBCAEaDB

Cevap Anahtarı B CBECAEDBADCBABEBCDAECADBCBEEDEADCBCAEDDB

TYT Sosyal BDCCA EaA DaB A BADc     

Cevap Anahtarı B BDCCABEBADDEBCACBADEABCED

TYT Matematik BEeE AE A    B E BCE DA                 

Cevap Anahtarı B BEBEBAECADDDEBBEBBCECDACADCDACCCEDDBCDDA

TYT Fen EbEdaEcDbBCeDdeaBeCE

Cevap Anahtarı B ECEBCEADCBCCDABDBCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAHRA DUMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,340 260,010 106 118 323 784 10685

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 57 29 49,75 41 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe aEeCEdD BA DaBCa EEdACBDcEcCEDdCDAeBCAED

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DdCCAa E cadA EAeE B     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBBccEcAeBa  E      BD D A              

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEa  eEeDbeCBbaB BcC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 1 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,960 260,010 9 9 37 44 561

Puanı Hesaplanan: 225 664 2287 30675

Katılımlar: 207 225 664 2304 31379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 22,08 22,18 19,27

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,41 2,43 2,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,22 1,90

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,15 2,19 1,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,44 2,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,23 9,28 8,20

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 10,85 10,88 8,37

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,79 1,79 1,09

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 12,64 12,68 9,46

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,73 2,72 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,70 1,76 0,93

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,96 1,96 1,25

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 6,39 6,44 3,96

Toplam: 120 86 16 82,00 68 50,35 50,58 40,90

TYT Türkçe aECCEeD BAdDaBCDBEEAACBeEEcCEaBC  DB  dD

Cevap Anahtarı A BECCEADABABDCBCDBEEAACBDEEBCEDBCDADBCAED

TYT Sosyal DBCCAeaEBAB ADEADaCB     

Cevap Anahtarı A DBCCABDEBABCADEADECBCEDAB

TYT Matematik EBBeEEBA BBE E DC EBBD D AAAC bC C D BAD

Cevap Anahtarı A EBBAEEBACBBEDEDDCCEBBDCDCAAACDECDCCDDBAD

TYT Fen CEE BAECDDeCBAaBe EC

Cevap Anahtarı A CEECBAECDDCCBADBCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 1 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 0 75
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 0 33
Dönüşüm Geometrisi 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
