
SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,045 293,160 65 72 171 212 2941

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 82 26 75,50 63 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBaDCdCEDEcbCCBADDCADCcECEDECABBADaCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal c CEA dAaDDADCcBcaAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEADAdECCcCDEBAABECECEBBE  D B e   a  

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen cCACcEceDCc aEcBeaAa

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET GÜNAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,233 293,160 25 28 82 93 1028

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 91 15 87,25 73 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe cCBdDCd aDE bCCBADDCADacECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B bEe db  DADCcBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBdEADAE CCACD BAABEC CEBBE DDABCCEEDBDB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACD  BDCD DEDBbD a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET HAKAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,323 293,160 83 91 230 296 4106

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 75 17 70,75 59 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDEEDECdCDEBCDAECCBDABBACEDEbEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a BAE d D bADe CDBb      

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCeCCEEADAEAB D   Ba C       EC        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAdBb DcCDcEbCdBcC D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,348 293,160 113 125 300 415 6107

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 70 26 63,50 53 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCddaeEEDCCBADDCADa EdEDECABBA BCCEc

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal deaEAEdcBaDADecBcCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEAD daCCACDEB bBE  C a E   A         

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B ACDbbeDCDCDEDcb  a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHU ĞÖNÜL KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,918 293,160 201 226 573 1071 14933

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 3 16 -1,00 -5 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 48 40 38,00 32 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDeABCCD EDab CDdBCDAECCdDAcBACEDEdEBCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal b Bebcd edDADceCcBEc     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik d    Cbb                 E    aCCBAaDe  

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen ecdcdacDbbdED dccacc

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 2 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,823 293,160 173 196 473 790 11742

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 52 21 46,75 39 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCD EeECdCDcBbcAEbC DABBACEDE EeCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal Cece ceE aD D  aeBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  D  CC   Db  B D                        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen C  a   DCDBaDCbBea D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA SARITAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,430 293,160 199 224 567 1053 14766

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 41 11 38,25 32 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DeB DCdC a  bCCBADDCADCc  EDECABBADd CEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal c       a   D  BD Ab     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BB  c   E                        C      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen          CDC  D Ac C

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 1 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,873 293,160 212 240 626 1269 16758

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 6 13 2,75 14 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 43 43 32,25 27 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABC abEabCdCDdBCeAcCCdDAdeACEDEedaCDb

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal aDdeEbdcDBecbddCDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik E bA  E     ea               eE         

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CbCdEEcDeDeab ecbacb

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 4 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KARDA Ş 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,810 293,160 174 197 474 791 11745

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 50 14 46,50 39 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe cCBdDCdCE     CBADDCAcCe eEDECAcBADBCCc 

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal           Dde  BDCA      

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik dBA    E C ACDE                  CE     

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B   DE BDCD e aBA dC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 1 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,548 293,160 46 51 136 167 2273

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 85 24 79,00 66 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCdCEDEcDCCBADDCADCdECEDECABBADBCC A

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal ceaEeddABcD ee BDCA      

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik Be aADAdECCACDc bABECECE B  DDABCeEE aD 

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BeACcEEBDCcCDEDBdDAe

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER İNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,515 293,160 211 239 620 1247 16580

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 35 8 33,00 28 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABC        CDEBaDAECaeDABBACEDEdEcdDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal      d  D       D  c     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  D  C  E                    A EC        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen             D       

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,423 293,160 47 52 138 169 2279

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 84 21 78,75 66 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe aDDABCCb EDEbdCDEBCDAECbBDAcBACEDECEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal C deEcb   DADcdCDBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCcCCEE DAEABBD BE aEe CEBAe ECCBABD D 

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBE cDCDBE CABDbd 

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,230 293,160 53 58 147 178 2351

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 83 19 78,25 65 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABC eEEDEbbCD BCDAECCBDABBACEDE  daeA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal b cAEc EDcDdDeCaDBaA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC CCEEA AE BBDb c  E  CEaAA ECCBABDB E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBE DDCDeEDC BDaAD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,050 293,160 154 175 406 622 9246

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 60 24 54,00 45 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDcEDEC CD BCDAECCBeAdBACEDECEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a ceEdd aacADedCDBbd     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC CCE   d  Ba    B    C     EC   B    

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAaB  eDCDcaD bB b  

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,933 293,160 163 184 435 685 10465

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 54 13 50,75 42 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBdDC CEDE DCCBADDCAeCBEdEDECABBAD CCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B CEe  A DDADCBBcaca     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B   D  aC  CD    aE    aa   D   C E    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen                  a  

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZÇİVRİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,465 293,160 122 136 320 451 6707

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 66 18 61,50 51 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe  CBaDCd aDEbDCCBAcDCADCcE EDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal cadEe abBb     BbC       

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEAD  EC         E     BE  DAeCCEE    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen cCACDE BDCDCDEDBcD a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,258 293,160 58 65 157 194 2604

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 84 27 77,25 64 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCACEeEcDCCBAeDCADCebCEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal d aEeEdcdaDADCBBcCAa     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEADcEECCeCDEBAABECdCEBaEBDD   CE     

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BeACedEBDCDCeaeabDdC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU KUVVET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,340 293,160 186 209 511 889 12854

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 47 13 43,75 36 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDeABC D EDECbCDEBCbAECCBbABBACEDEdEdCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal       C   DAD  ecBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik E C C b           c                    E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAC   c CD       b  

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ KONAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,290 293,160 22 24 74 85 907

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 92 14 88,50 74 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDdEDEadCDEBCbAECCBDABBACEDECEBCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal C ceEceED DADBdCDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  DCACCE  DAEA  D  E BEC d BAABECCBABDBDb

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CA B dDDCDBEDCABDdAa

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,665 293,160 108 120 291 396 5793

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 68 13 64,75 54 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CD ABCCDEEDE  CDEBCcAEaCeDABBACEDECEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal C Be A E  DADBCC BEe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  DCACCEE DA dB bD EB     b    EC        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACB   DCD aD bc b  

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
425,980 293,160 9 10 36 44 372

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 100 19 95,25 79 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCdbEDdEDCCBADDCAebcECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BDCEeEdAaaDdDaBBDaAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEADAEECCACDEBAABECECE BEBDDABCCEEDBDc

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACbEEBDCDaDaDBADda

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
432,510 293,160 6 7 31 39 271

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 101 14 97,50 81 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDbEDEbcCDEBCDAECCBDABBACEDECEBaDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal b ce Ae DBDADBCCDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCeCCEEADAEAB DDBEBBEebCEBAABECCBABDBDE

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBcEDDCDBEDCABDa a

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İKRA DAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,610 293,160 189 212 523 929 13305

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 49 26 42,50 35 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCeD EDabddDEBCcAECCBDABaACEDECdBCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal aDceEc  aBDAbedCbBbe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik E   CCaE DeEA  D BcB  e  ae             

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen    B             a  

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,208 293,160 85 94 240 315 4387

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 75 22 69,50 58 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDcdeEbdCDdBCDAECCBDABBACEDECEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal b  eEc  cacADcCCDBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  DCACCE ADAEdBBDDBEBBEC CEB             

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACB  cDCDc aCbBDCea

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MELEK EKİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,640 293,160 182 205 501 869 12581

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 14 1,50 8 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 12 14 8,50 28 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 6 4 5,00 50 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 18 18 13,50 34 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 57 51 44,25 37 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe cCaEDCd aed b CBADDCADCcECEDECABBADdCCcA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BabEe aeaabADbeBcddb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBdEADAcaCCbaDdBe B dbbce Ed bABCCEbbdDd

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCAe   BDCc edeabDbb

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,768 293,160 116 129 306 426 6245

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 69 24 63,00 53 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe bCBbDddCaD   CCBADDCADCcEaEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal deaEe  ABDDADdcBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEADAbECCACD   AB C C   EB D   C      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACcdce CD Da dbada

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR MERVE MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
432,388 293,160 7 8 32 40 277

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 102 18 97,50 81 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCdCEDEEDCCBADDCADCcEdEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BeaEeEddBcDbDdcBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEADAEaCCACDEBAABECECEBBEdDDABCCEEDaDB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDEEBDCDCDEDBdcdC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR VATANSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,850 293,160 80 88 210 269 3781

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 77 22 71,50 60 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCbc DaCdCD BCcAECCeDABBACEDEdEeCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a Be b  caDAD   DBdA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  DCA CEE D EABBDa EBBECECEBbeBEe  AB    

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACB EDDCDBEDaABDbda

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,618 293,160 67 75 179 225 3108

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 79 18 74,50 62 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCbEEeECdCDEBb AECCaDABBACEDEdEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a ceEcd DBDADcCCDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC CCEE DAE B D BEB      B   EC BA  a  

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBcbDDCDBEDCbBDa D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAY KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,953 293,160 49 54 141 172 2308

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 83 17 78,75 66 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCD EeEddCDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a eeEdd DBDADeddDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC CCEEADAbABccDBc       a   ECCBA     

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBEEDDCDBEDCABDC a

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
VERİ 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARİŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,665 293,160 78 86 208 267 3717

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 78 24 72,00 60 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBdDCbbaDEdDCCBADDCAeCBECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal cDCEAcdb DDADdBBcacE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEAD EECCdCDE  AeEC    Bc  DA  CE     

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACccaBDCDCDEDBbada

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,040 293,160 77 85 207 266 3685

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 4 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 79 28 72,00 60 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe cCBaDCdCaDdcDCCBADDCAeCeECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B aEec bBaDdDCBBDaAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBA ADAEECC CDEdAABEC d cB    bcadEE B  

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BeACcbceDCDCDEDBADAb

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 0 1 0
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SARSIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,945 293,160 62 69 167 206 2818

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 81 20 76,00 63 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe cCBEDCdCEeEEDCCBADDCADC EdEbECABcADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B  Ee dbaaDADCcBbCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEADAEECCACD BcABECEC B c   AB C   a  

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BeACD cBDCDCDEDB Dea

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,625 293,160 44 48 128 154 2036

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 14 0 14,00 70 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 83 11 80,25 67 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe cCBEDCACEDEEDCCBADDCADeBE EDECABdADBCCc 

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal c eEe b B DADCBBDCdE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEADAEECCACDEBA c     Be B D   CEED   

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDE BDCD D DB D  

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN HALİLOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,895 293,160 157 178 420 655 9953

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 58 24 52,00 43 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDEEcECdCDEBCDcECCBDAcBACEDECEcCeA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal C dAEbdcacDADc CDBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik E  cCCdE DA eBdDbc      C     EC        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen C  BEdc     a  d    

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 2 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,508 293,160 63 70 168 207 2851

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 79 12 76,00 63 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CD ABCCDEEDE dCDEBCDAECCBDABBACEDEdEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal    AEb  D aADc CDB c     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik dDCACCEE DA AB D B B   EC     ECCBABD  E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CA B EcDCDBEeCABeb  

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,910 293,160 21 23 73 84 889

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 94 21 88,75 74 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe cCBEDC  EDEEbCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B aae ddBabADCBBcCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik dBAEADAEbCCeCDEcAABEC CEBBEBaDABCCEEDBDB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDEaBDCDCcEDBcadb

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 2 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE OCAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,493 293,160 223 256 672 1481 19254

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 7,48 7,46 6,61

Toplam: 120 26 18 21,50 18 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DaBdeddC      C ADDCADCccdEDECABcAD CC  

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal c d e   aDDAaa BcbAa     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,713 293,160 131 145 336 487 7120

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 63 9 60,75 51 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCaDABBACEDEdEBaDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal CDBAEACEDBDADBCCDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik E C C Ed c      DB                      

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen   e  a e          c 

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL BOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,635 293,160 160 181 431 680 10372

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 56 22 50,50 42 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe caBEDCdCEDE aCCBd DCAcCcE EDECABBADa dcA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BabEA ed   A   BDCAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BA A   EC  CD   ABE   c BE   AB     B B

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen  e Ccb BDaD D bB c  

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 3 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KOÇİNKAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,855 293,160 124 138 325 465 6897

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 66 19 61,25 51 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDEEDECdCDdBCDAECCeDABBACEDE EcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal aec Ec   aDADeCCDBcA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  DC aCE    E B     BB C   dA  E C  B    

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen C  B d DCDebDCdBDbd 

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA EREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,088 293,160 76 84 206 265 3677

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 78 24 72,00 60 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDcEDEedCDEBCcAECCBDAcBACEDECE deA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal ecebEcdcD DADBdCDBEe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCdCCEE DAE BBD  cd  C C cA acCCBAB    

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBEEeDCDBEe ABDC  

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR ÖZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,895 293,160 123 137 324 464 6890

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 67 23 61,25 51 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCd aDEEDCCBADDCADadE EDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal c a e dceaDAD cBDCAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEA AEEC ACDEBeAaE cC           EE    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACc EebCc aacB    

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE NAZGÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,325 293,160 52 57 146 177 2346

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 81 10 78,50 65 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDEEeECACDEBCDAECCBDABBACEcECE    

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal        E a       Bb      

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCACCEEAcAEABBDDaEBBECECEBAA ECe       

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACec DDCDBEeCABDCAD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BILGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,833 293,160 33 37 102 120 1451

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 88 17 83,75 70 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe bCBEDCcCE   c CBADDCAcCcEaEDECABBADBCbEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BDCEA eAaaDADCBBcCeb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEADAEECCACDEBAABECECEcB BDDABCCEE    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B ACDEEBDCDCD   c da

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET UZUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,995 293,160 73 81 199 255 3517

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 77 18 72,50 60 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCd aD  eCCBADDCADC b EaECABBADBCeE 

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B CEe  e  DAe  Bbd b     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEADAEECCeCDEBAABEC C  BcB  ABCCE e DB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCbCD EBDbDCDEDB a  

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT BARUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,833 293,160 106 118 289 394 5775

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 69 17 64,75 54 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCC  EDa dCD BCDAECCBDABBACEcE EBCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal   BeEcd a DAD C bBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  DCeCCE    EAB D BEB    b     ECCBABDa  

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen   CBcEccCDBaDC B aA 

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,840 293,160 112 124 299 412 6054

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 2 30,50 76 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 68 17 63,75 53 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CD ABCCDddDEC CDEBCD ECCBDABBACEDECE    

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal  DdeEca ae ADc  cBEe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  DCACCaE  AEABBD B      CE    ECCBABD aE

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAeB   DC ca C Bb  D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 0 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU SALMA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,983 293,160 37 41 106 124 1496

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 90 26 83,50 70 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DaBEDCdCaeEEDCCBADDCADacdCEaECABcADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BeaaeEdcBDDADCcBDCdb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEc A ECCACDEBAA ECaCEBBEBDbABCCEED DB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDEaeDCDCbEDBADba

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,253 293,160 41 45 118 141 1827

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 87 22 81,50 68 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe aDDABCCDEEeEbdCDEBCbAECCBDABBACEDECEBCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a BAEAd adDADcCCDBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik aDCbCCEEADAEAB DDBEaBceEC   e ECCBA  B E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBd cDCDBEeCABDCda

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN OTSUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,510 293,160 120 134 313 435 6397

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 69 26 62,50 52 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DdBEDCdCaDE bCCBAeDCA Ccc EDECABcADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B dEA ec aDAD cBbCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEA  EaCCACDdBAA           DABCeEE  D 

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BeACeb eDaDCeEDae eC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM EREN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,330 293,160 100 112 276 377 5436

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 70 16 66,00 55 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDEEDECdCDdBCDAECC DAcBACEDECEeCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal CDBAEcd aae    CcBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik E  dCCEEA A AB D  E       B   EC        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBE cDCDeae ABDa D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN ÇAKMAKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,658 293,160 209 235 608 1207 16241

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 17,66 17,38 13,32

Toplam: 120 38 16 34,00 28 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe   BdDCdCEaEdDC dADDCADCcE EDECABcA B C  

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal   CEe db DD    a eeb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B Ed  EdCC                B  A  C   B  

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 0 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,803 293,160 129 143 332 477 7025

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 64 13 60,75 51 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCD EDECdCDEBCDAECCBDABBACEDE  ca  

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal     Ec  b DdD CaDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik ED cCCE   dE B    EB      BA  EC        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAeBc cDCDB D ABD  a

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 1 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ETİRLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,168 293,160 121 135 314 436 6420

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 70 30 62,50 52 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDbd aDE bCCBADDCADacECEDECABBADdCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BaCaebdbBDDbDCcBDCAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEAD baCCACD BeAaEC    BE  DA  CE     

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BeACcdE bCeCbbcBb Aa

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YONTUÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,828 293,160 51 56 144 175 2316

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 83 17 78,75 66 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDdEDECdCDEBCDAECCBDABBACEDECEcaeA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal CcdedAdEaBDADcdCDBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCACCEE DA cB DDB B  C CEBA BECaBABD   

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen    B  eDCD  D  BDCAD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT KUTLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,108 293,160 55 61 153 188 2498

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 83 21 77,75 65 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDaEDEC CDEBCDAECCBDABBACEDEbddaDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal C debcd aBDADeCCcBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik ED ACCEEADAEdBBD aEB E  C     ECCcAB  DE

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBEEDDCDBacCbBbC D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET KORKMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,528 293,160 97 108 267 362 5199

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 72 21 66,75 56 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCdCEDEcDCCBADDCADCcEdEDECABBADBCaEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B aEAcac DDdD BBDCAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEAD EECCeCDE  ABEd e          C      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACa  eDCDaeEDdb dC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ DEMİRCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,508 293,160 198 223 565 1050 14753

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 44 23 38,25 32 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCB D dbEeEcbCCBAeDCADec  EDECABcADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal c b e     DA   Bc eE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  eA     EC AbD               D          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B ACcd  DeD a DBda a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SÖYLEMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,538 293,160 105 117 282 385 5515

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 70 17 65,75 55 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDEEDaddCDEBCDAEbCBDABBACEDECEBCbA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal   Be d EaaDADceCDBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC CCEE DA  B D  E   C CE Ae           

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen C  B EcD Dea CAB CAa

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SU KAHYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,005 293,160 143 161 378 565 8363

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 63 27 56,25 47 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DecaDCdCED  DCC ADDCAbCd CEDEeABcADBC EA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B aEAb eB bdDacBDCbE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik dBAEA cEECC CD BAA c    d  Bc A   E     

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BbACebEaDCD  EDBbD b

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 2 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,440 293,160 17 19 56 67 712

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 95 18 90,50 75 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDEEDECdCDdBCDAECC DABBACEDECbcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a ce be DBDAD aCDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCACCEE DAEABcDDBEBBEC CcBAABECCBAaDBDE

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBcEDDCDBEcCbBDbAa

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,708 293,160 24 26 79 90 1007

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 93 22 87,50 73 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe cCBdDCdCaDEcbCCBADDCADCcECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal ecbEeEbABDDADaeBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEAD dECCACDEBAABECbCEBBaBDDABCCEaD DB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BeACbd BDCDC EDBADdC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ERİLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,073 293,160 206 231 588 1137 15631

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 43 29 35,75 30 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDA CCD EbabdbDcB aAECCeDABBACEDECbcCeA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a  e cdEaaD D  CcBae     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik      C E Dc    D            A dC       E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen e  B d cCDB e cB  da

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ALP UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,415 293,160 118 131 309 429 6287

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 71 32 63,00 53 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCbcEDaCdCDdBCDAECCBDAcBACEDECE CDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal bDceEbdcDBDAbcCaDBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC baEE DA AB DbBEBBECbCE Ab           

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAeBabcDCDBaDadcbddD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN DENİZ BEYTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,448 293,160 195 220 557 1026 14421

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 50 44 39,00 33 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe cb EDddCb EEbCCBAeDCAbCcEdEDECABcAadbCEc

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BcaEe dc aDADecBbCeb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik dBeEA   aCCba  BeAdEC    BE   AB        

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BaeCcdEecCD  badeeAC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 4 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN TAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,070 293,160 147 166 392 591 8774

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 12 13 8,75 29 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 17 16 13,00 33 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 65 39 55,25 46 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCdCEeEEDCCBADDae CBEdEDECABBdDBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal ceCEebabc DdDa BceAd     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik aBA Ae E CadaDEabAcdea  BccBDDbBCCEE c a

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCA ca eD c DcD  DAC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ŞAYLIĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,455 293,160 167 190 454 731 11093

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 17,66 17,38 13,32

Toplam: 120 54 21 48,75 41 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe baB DCddEDEEDCCBADDCAeCcECEeECABBADBCCcA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B   AEaAea cD  BDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBA Ae c CCA a aAAcd  b   a   A aCEE    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALTINPINAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
443,260 293,160 4 5 19 24 141

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 39 0 39,00 98 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 104 12 101,00 84 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDEEDEddCD BCDAECCBDABBACEDEdEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal aDBeEbb DcDADBCCbBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC CCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBcEDDCDBEDCABDaA 

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,743 293,160 165 187 443 702 10722

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 53 13 49,75 41 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe bD ABCC  EeaCdCDaBCcAECCBDABBACEDEeEBCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal      c EDa     C BE      

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik E   CCEE   E B D            A ECC  a   E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen   Cc E DCD     c b  

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BERRA KANAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,450 293,160 171 194 463 756 11424

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 56 34 47,50 40 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe cCBdDCeaaDEcD CBADDC eacEdEDECABcADBCCEc

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BeaEeEabBaDAD cBc Ab     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEAD EECC CD abABE  e BBE  D  e  E    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen dCbC a    c a ec  eb

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOSTANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,080 293,160 95 106 263 355 5031

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 0 9,00 45 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 71 16 67,00 56 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCddEDEbbCCBADDCAeC   EDECABcADdCCEc

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B        DDA  BBD AE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEAD  ECC CDEBAABEC C BBE  DA  bE     

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B AC   cDCDCaaD badb

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,188 293,160 28 31 90 104 1211

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 90 17 85,75 71 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDcABCCDEEDaCACDdBCDAECCBDABBACEDECEcCbA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal CDceEcdcDeDADBeCDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik ED  CCaEADAEABBDD     C  EBA  ECCBAB BDd

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBEEcDCDBaDaABDCA 

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ GÖREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,665 293,160 42 46 121 145 1909

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 87 25 80,75 67 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe aDDABCCDbEDa dCDaBbDAECCBDABBACEDEdEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal Cec EcdEeBDADcdeDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCACCbEAeA AB DDBEBBEbaCEeAABECCBA DB d

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAeB EaDCDBE CABDCdD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ KIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,618 293,160 132 146 337 490 7132

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 66 22 60,50 50 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCD EDECdCDaBCDAECCBDABBACEDEd  CDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a debedcaBDADcd cBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  D  CC E eA Ad D  EB  C  E AA EC BA  B E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CA    cDCD a CAa ed 

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OLGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,533 293,160 162 183 433 682 10385

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 57 25 50,75 42 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DbBdDCdbEDE DCCBADDCADCcEdEDECABBADaCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B C e dca DAe cBcCdE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEA  dECC  D    BE  Cc                

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCAC  cBeCc a bBb cd

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF PİRHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,145 293,160 149 168 396 604 8984

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 59 18 54,50 45 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCb   E dCDdB bAECCaDABBACEDECEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal b ceEb EaaDADeCCcB A     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  D   CE  DAEAB DbBEB     EBAAB          

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen        DC      BDbda

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SANDIKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,375 293,160 72 80 197 250 3480

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 79 24 73,00 61 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDbEDECACDEBCDAcaCeDABBACEDEdEBCbA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a BeEdbEDaDADBCCDBaA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCbCCEE DAEAeBDDaEBece CEBA BECCBAB    

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CA a  D     ebdBD da

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TONGUÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,403 293,160 125 139 327 469 6956

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 66 20 61,00 51 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCD EDEddCDEBCDAECC DABBACEDEdEcCbA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a eeEbC aBDADcaCcBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik E    aEE  A    D BE B C  E A  Eb BA     

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CA BEceDCDeaD   D e 

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,738 293,160 204 229 577 1085 15073

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 45 30 37,50 31 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCd cbE  CCBADDCAaCdECEDECAcBADBCCc 

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B CEA e   bADd BcC b     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBb e AbEC b   e  cd     d    d         

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen Be CabE c   e bd  de

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,228 293,160 87 97 247 327 4547

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 74 20 69,00 58 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCD EDECACDdBCDAEaCdDABBACEDECEBCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal d cAEcd caDAb CCDBEd     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik ED  CCEE  AEeB D BEBB Cdb eA           E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAeBEEcDaDBEDCb b  D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,095 293,160 213 242 630 1304 17134

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 36 20 31,00 26 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DbadDCebE     CBADDCADCcECEDECABcAa  Ccc

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal d d e db D A   Bc eb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B E D E C   D                          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B   D   beD D       

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRCAN ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,763 293,160 56 62 154 189 2519

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 84 26 77,50 65 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCbcEeECdCDdBCcAECCBDABBACEDEdEeCbA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal aDBeEAdbDcDADedaDBEe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC CCEEADAEAB DDBaBBEC  EBAA ECCBA     

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACeEacDCDeaDCbBDCdD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TUNCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,260 293,160 86 95 243 319 4456

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 74 20 69,00 58 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CD ABCCbcEDEbdCDaBCcAECCdDABBACEDE EeCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a BeEAd b DADBCbDBbe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCeCCEEADA AB D BEBB C CE              

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBEEeDCDBEcCdBDa  

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,123 293,160 23 25 76 87 953

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 92 16 88,00 73 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBdDCdCaDEEDCCBADDCADCcbCEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BeCEecdceaDADdBBDaAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik B AEADAEECC CDEBAAd C    B    ABCCE DBDB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDEEBDCDCDEDBdDAC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,863 293,160 155 176 415 645 9720

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 60 31 52,25 44 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe  CBaDCdaEDEEbCCBAeDaecCdECEDECABBAeaCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal eeCEeEdABaDA  cBbeAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEAD EEC eCD    aE          c         

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BeACDaceDbDCcEDedDAa

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES PARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,935 293,160 176 199 478 801 11846

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 51 18 46,50 39 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBaDCdbEa    CBADDaADCBECEDECABBADdCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BaCEecedBaDADdcBcCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik          CC                      C E    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen  CA D     D D   Aaea

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERE  ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,188 293,160 153 174 405 620 9230

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 61 28 54,00 45 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBaDdcCEDEdDCCBADDCADCcECEDECABcADdCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal d aEe bcaDDADecB CAd     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik dBA AD EECbe       E         DA eCEE B a

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen  eACc  debD  EDB ed 

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 2 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKUT SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,710 293,160 138 153 352 515 7666

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 66 29 58,75 49 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBaDCd acdE dCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B aEe ddcDDADaeBc Ab     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik   b A AEECC eDc AA E    BBE  DA  CE     

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BdbCcbEeDCDaDaDcbaAe

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERSAN DİKBASAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,343 293,160 181 204 499 862 12493

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 49 18 44,50 37 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe bDDAdC     E cCDaBCDAECCBDABBACEDE EcC A

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal C eA db  BDADeaC Bbd     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik Ec   eaE  AE B           Ed             

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CA B   DCDeE   Bc   

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESER SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,675 293,160 20 22 70 81 861

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 95 25 88,75 74 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe cCBEDCddEeEcbCCBADDCADCeECEDECABBADaCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BeaEeEddaDDADCcBDCAa     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEADAEaCCACDEdAABECbCcBBEBDDABCCEEDBDB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDbcBDCDCcEDBADda

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,815 293,160 141 157 366 539 7975

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 63 21 57,75 48 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDAdCCbcEDECdCDEBCDAEbCBDABBACEDEbbcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal d BAEbC DBDAD dCbBdA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik   C  CEE DAEdB D  c            d       E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAd E eDCDe a ABDd  

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,188 293,160 218 250 662 1432 18599

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 33 32 25,00 21 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DeBEDCdCa  bDbCBADDbAedccbEDECeBBAb CbEc

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B eE d Aae  a  BbCAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik cB  b    Cb        b                    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen cC  aEEdebc         

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 4 5 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EKMEKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,610 293,160 179 202 496 854 12460

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 51 25 44,75 37 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBaDC  aDE  CCBADDCADaBECEbECABBADeCaEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal cebEeEe   DADCBBbdAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEd   aC       A b  C        c        

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BecC c  DCDae    aAa

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,943 293,160 45 50 132 160 2192

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 86 26 79,50 66 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDcEDECdCDEBeDAECCBDABBACEDEdEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a deEdd b DADcdCcBEe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCACCEE DAEABBDDBEBcECECEBAeBECCBABDBDb

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen aACB  ccCDBEaeb  bdD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,473 293,160 134 148 340 493 7154

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 68 30 60,50 50 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDcEDEadCDEBCDAECCBDABBACEDECccCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal b deEAb aBeADcCabBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCeCCEd DAE  BD  EB     E    EC  d    E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAeeEdcceDeaaabBeCAe

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 2 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ALAGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,880 293,160 91 102 257 346 4858

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 73 21 67,75 56 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDaEeEbdCDEBCD ECCBDABBACEDECceCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal d eeEdeEaBDADcdacBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  DC CCEEADAEAB DbBEBB C  EB   Ed        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CbaB  cDCDB   ABD  D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ GEDİKLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,320 293,160 94 105 262 353 5003

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 72 20 67,00 56 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDAB C  EDECdCDaBCcAECbcDAcBACEDEdEeCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal aDceEb EDBDAbcCCDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik ED  dCEd DAEAB D B BB    EBA   C a      

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBd  DCDB DCe DCbD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN DOKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,308 293,160 64 71 170 209 2859

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 81 20 76,00 63 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBdDCACaDE DCCBADDCADCeECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B aEeEdcaDDdDCBBDeAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik aBAEAD bECCdCDEB ABE  C BBEB D   C      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BdACab BDCDCbEaB Dda

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE DÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,045 293,160 208 234 600 1183 16004

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 39 18 34,50 29 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDeAcC     E  bD BCcAcCCBeAc ACdbECbBCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal    eE  b  DADcdCDBaA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik      C   D   B    b                     

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen    B  eDCD  D bBD   

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,995 293,160 152 172 403 616 9123

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 61 28 54,00 45 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDeAdCCDEEDEbddDaBCDAEbC cABBACEDEdEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal aDBeEcdED DADBCaDBaA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik Ee bCCEE cA    D aE                     

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAeBEbDcCDBbc bBbCAa

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,050 293,160 207 232 596 1169 15867

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 40 19 35,25 29 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDeABC     ECeCDEBCD ECCBDAccACEDECEcdDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal abdeacd cBDAD  abBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik      C E  A  B    c     b      C        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen    B                

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL ALBAYRAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,230 293,160 26 29 83 94 1029

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 91 15 87,25 73 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCabEDEbdCDEBCDAECCdDABBACEDE  cCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal d ceEAeEDaDADBCCDBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCA CEEADAEABBDD EB ECEC     EbCBA  B E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBEbDDCDBEDCdBDCAD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL SARITAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,268 293,160 135 149 343 501 7296

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 15 0 15,00 38 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 64 16 60,00 50 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DbBcDCdCaeEdDCCBAaDCADCBECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BDbEA  daaDADCcBbCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BA AD EECC CD  A B              CEE    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen   A       D a DeAc  

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,873 293,160 111 123 298 411 6049

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 71 29 63,75 53 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCaEDCdCEDEbDCCBADDCADaeECEDECABBADBCecA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal eDdEe abaecADCeBbeAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik    EAD EECCcCDEa AaE          ABCCEE   a

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDEceDCDCea BAaea

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
425,650 293,160 10 11 37 45 380

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 100 20 95,00 79 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBaDCdCaeEEDCCBADDCAbCeEdEcECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BeaEebdABDDAeCBBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEADAEECCACbEBeABECECEBBEBDDABCCEEDaDB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BeACDEEBDCDCDEDBbDAa

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,225 293,160 88 99 251 339 4735

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 71 11 68,25 57 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCD EDEbACDEBCbAECCBDAcBACEDEC eCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal CDcAEc EDBDADBCCDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  D   C   D   B D BEB           C       c

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen   CBE aDCDB De BDbAa

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN EFE KÜÇÜKKYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,400 293,160 142 159 369 545 8024

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 65 32 57,00 48 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDcABCC   DaabaDdBCDAEaCdaAdBACbadeEdCDe

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal aDceEbdEDBbdDcaCDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCACCEE  AEcBBD           AAa C BA  B E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACccEDDCDBaD  BDCda

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 4 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN NAMİ TOK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
420,633 293,160 15 17 48 58 519

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 98 18 93,50 78 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDEEDECdCDdBCDAECCaDABBACEDECEcaDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal beBAEddEDBDADcCaDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCdCCEEADAEcBBDD EBBEC CEBbeBECCBA DBD 

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBEEDDCDBEDCdBDaAa

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ABACIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,198 293,160 89 100 252 340 4737

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 73 19 68,25 57 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCdCaDEEDCCBADDCAcCcECEDECABBADdCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BeCEeE c eDADCcBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik B  dAD cECC C d AAeE  CE                

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen aCAC aaBDCDCDEDBeD a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL UZUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
454,383 293,160 2 3 9 9 60

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 39 0 39,00 98 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 107 9 104,75 87 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDcEDECdCDEBCDAECCBDABBACEDECEeCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal  DBebAaED DADc dDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCACCEEADAEAB DDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBEEDDCDBEDCABDCeD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,613 293,160 99 111 274 375 5406

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 71 19 66,25 55 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDaEDEddCDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal bDeeEAedDBDADcdabBbe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCACCEE DA  B D c B   c E A BEC        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen  A BE cD DB    cDa  

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN DURU ERBAŞI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,985 293,160 128 142 331 476 7002

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 12 10 9,50 32 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 19 11 16,25 41 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 67 24 61,00 51 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe bCBEDCdCEDEcbCCBADDCAeCBECEDECABBADaCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal cDaEAEdbBDDADCcBDbAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BdEdD caCCAaDEdAcBc   b  E eDA CCEE aDB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen     c               

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNŞİRAH ÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,683 293,160 194 219 556 1022 14391

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 17,66 17,38 13,32

Toplam: 120 44 18 39,50 33 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBdDCdbaedd CCBADDCAaCeECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal Be EeEadBc     BDCdE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B  c  c CC a    A E   E                

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NAZ DEĞİRMENCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,075 293,160 196 221 559 1028 14466

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 45 23 39,25 33 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBdDCdbEDE   CBADDCADbeEdEDECABBAcaCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B aEe dcaaD DeBBDeAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B  A  E        A  c    c E  D  e       

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B A         a  c  d 

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,135 293,160 169 192 458 745 11228

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 52 15 48,25 40 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCaD EDE  CDEBdDAECCBDAcBACEDE  BCeA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal         acD Dc a Bde     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik ED  CC       B De EB             B      

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CA B  ccCDe c ABD  D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK BEKTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,240 293,160 39 43 109 127 1580

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 89 24 83,00 69 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDeABCCDEEDaddCDEBCDAECCdDABBACEDEdEcaDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal dDeeEdCEaaDADcCCDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCACCEEADAEAB DbaEBBECbCEBAABECCBA ea  

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACB c DCDB DaABDCda

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,970 293,160 101 113 278 381 5474

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 70 17 65,75 55 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBbDCdCEDE DCCBADDCADCdEdEDECABcADdCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B bEe    aDc dcBeCAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAE D EECCeC E AABE  CE  E  D          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDaEBDCDCDa     C

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,198 293,160 130 144 335 481 7075

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 5 23,75 59 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 24 0 24,00 60 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 63 11 60,25 50 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe bDDABCC       CDdBCDAECC DAcBACEDE dcC A

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal C    b  e  A   C BEc     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC CCEEADAEABBDDB BBE  CEB       A     

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CA B  DDCDe e bBD   

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,560 293,160 221 253 667 1452 18829

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 3 -0,75 -4 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 29 21 23,75 20 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe aDeABC     ab bD BCcAECb DABBACEDE dc De

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal      de a                

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik    A C E aA  B    a       a             

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CbC a c C d     D  a

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARTALER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,948 293,160 61 68 166 205 2817

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 81 20 76,00 63 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DdBEDCdCaDEcbCCBADDCAeCBEdEDECAB ADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BDaEeEdcBDDADCBBbCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik    EAD EEaC CDEeAA  CdC BBcB DA CCE  BDB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACD  BD DCD b  adb

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN BAŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
425,303 293,160 11 12 39 47 390

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 99 16 95,00 79 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCcCabE bCCBADDCADCdECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BD EecdbBaDADCBBDaAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEADAEECCdCDEBAABEC CE BEBDDABCeEEDBDB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B ACDEEBDCcCDEDBAaAC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA UFUK BACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,640 293,160 217 246 653 1387 18066

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 32 18 27,50 23 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe aDDABC b   a cCDdBCDcECCBDbB AC bECE    

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal CaBeEd  e D D a  B A     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  c   Caa  A                             

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen    e   D    D   c   

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AKARSU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,855 293,160 69 77 183 230 3230

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 79 20 74,00 62 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe cCBdDCdaaDEEcCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal c aEecdcaaDADCBBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEADbEECC CD   AB C  EBBc  D          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDEcBDCDCaEDBAadC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ARDA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,513 293,160 133 147 339 492 7150

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 67 27 60,25 50 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBdDCACEcb  dCBADDCAcCBEdEDECABcADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B bEAEabaaDADdBBcCeE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BA  D dECCcCD  eAaECEC           E     

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACcbEeDCa DEeBbaAa

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜRDAMAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,690 293,160 90 101 254 343 4792

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 72 17 67,75 56 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCC  EDEadCDaBCDAECCBDAcBACEDbdE    

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal   BeEcdEbBDADcCaDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC  CEE DAE   D  EBBE    aA  EC B     c

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBEE DCDBEaC BDad 

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,583 293,160 216 245 649 1372 17907

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 31 11 28,25 24 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DeB DCd acE a CBADDCA  BE EDECABBAa CbE 

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal        e  c    B C b     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B  e                                   

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen  C       CD    B    

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY YELDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,015 293,160 192 216 543 991 14098

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 47 28 40,00 33 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDAdC a   abebeEBCDcECCBDAcBACEDECEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal d eAEceEaBDAD aCcBbc     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  c    ad D     D            e  C       E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBEacc D  D  B a a

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LARA ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,608 293,160 161 182 432 681 10376

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 55 17 50,75 42 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCdC eE bCCBADDCADCeEdEDECABBADBC EA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B bE E c aDAD            

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  c  A    a  CD  AA       Ba  D          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B ACc deDCD DE BbaeC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M MUSTAFA ALAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,330 293,160 219 251 663 1439 18656

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 4 13,00 33 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 27 10 24,50 20 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe b    C            bD ECC D cBACEDEa   DA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal      c    DAD   cBEd     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik     CC    AE B D        bEe             

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen  A    c             

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 1 20
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,538 293,160 57 63 155 190 2530

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 25 0 25,00 63 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 83 22 77,50 65 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCdCaDEcDCCBADDaADCedCEDECABBADdCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal eeaaebdABDDADdcBDaAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEAD EECC  DEBAA EC C BBE  DA C E    B

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDacBDCDCcEbBADeC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MARVA NOORİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,328 293,160 145 164 387 582 8628

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 60 18 55,50 46 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDA CCecEDECdCDEa DAEbC  ABBACEDEdEeCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal    Aabd D      CbBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC  C    AEAB    EB     E    ECCBd D  E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CA B   DaDBae bBea D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 1 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,675 293,160 107 119 290 395 5790

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 69 19 64,25 54 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABC   EeEbeCDEBC cECCa ABBAC cEbc    

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal      be Da     CDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCbCCaEADAEABBDDBEBB CECEBAeaECCBABDB E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAC dEe C BEea      

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 4 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMİN BALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,513 293,160 168 191 457 744 11190

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 53 19 48,25 40 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe bDDABC   EeE  CDaBCDAEbCBDAcBACEDEdEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a ceEc  Da ADc a B       

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  DbbCCEE DAEABBD  E     C               

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CA B  c CDe   A b   

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEĞİRMENCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,433 293,160 13 15 44 53 467

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 98 15 94,25 79 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCACaDEbDCCBADDCADCcECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BDaEeE dBDDdDCBBDeAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEAD EECCACDEBAABEC  E BEBbDABCCEE BDe

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACcb BDCaCDEbBdDAC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,995 293,160 27 30 88 102 1183

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 91 20 86,00 72 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDbdCEDEcDCCdAeDCADCcECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal d aEeEddBDDADd BDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEAD dECCeCDEB ABEC C  BE DDAB CEEDBDB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACbcEBDCDCDaDBbDda

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,053 293,160 68 76 182 229 3215

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 80 23 74,25 62 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBdDCdCEDEEDCCBADDCADCeECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal ceaEe bcBcDADdcBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BcAEA e ECCcbDE  AB b    B Bb AcCCE DaD 

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BeAC   BDCDCDEDBAcAa

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ATMACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,485 293,160 202 227 574 1079 14988

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 42 17 37,75 31 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe   BEDCddaDE bCCBADDCADCdECEDECABcADdCCEc

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal  DaEA dcaDDAD  BcaAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik B      E C         E               b    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen           c         

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇAKICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,818 293,160 140 156 365 538 7974

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 65 30 57,50 48 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCB DCbbEcEaD CBAeDCADdcEbEDECAeBADdCbEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B d b ab cDADC BDCdb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAcAD  ECCACDE AABEa C  B    dB dE    B

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BeACcEEeDCDaaEbd  dC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,615 293,160 109 121 293 398 5799

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 10 0 10,00 50 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 69 18 64,50 54 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBdDCdCaeEcDeCBADDCAeacECEDECABcADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B dEe  cdDcADCcBcCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEA  EECC CD   A E  C BBc  D BC E     

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B AC   BDCD   DBA   

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
436,825 293,160 5 6 24 30 215

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 28 0 28,00 70 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 18 0 18,00 90 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 100 4 99,00 83 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBaDCACEDEEDCCBAeDCADCBECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B CEA CABDDADaBBDaAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BB EAD EECC CDE    EC    BEB DABCCEEDBDB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDE BDCDCDEDBAD C

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YUSUFOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,863 293,160 146 165 388 584 8679

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 62 26 55,50 46 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe D B DCdCaDE DCCBADDCADCcEdEDECABBADBCbEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal   aE  deceDADC BcCAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik aB EA  EECCAbc  eA  b C  BEdD    Cb     

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCAec   DCDCcEbc e a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,358 293,160 126 140 329 471 6963

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 65 17 60,75 51 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBdDbd aDEaDCCBAeDCAeadECEDECABBAD CCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal        c DD              

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BcaADAdaCCACDE AABEC  E BE   A  CEE  DB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B AC  EBDCD eaD b  C

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,983 293,160 48 53 140 171 2307

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 83 17 78,75 66 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCD EDECbCDEBCDAECCBDABBACEDEdEc  A

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a   Eb cDBDADcCCcBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCdCCaEADAEcB DD E  EC bEBA BEe  A  BDE

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBE cDCDBEbC Be Aa

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELSU KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,035 293,160 110 122 295 400 5860

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 71 26 64,50 54 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCbbEDEb CDaBCDAECCBDAcBACEDECEBaDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal acceEddE BDdacaCcBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik ED eCCEE  AEAe DD EB E  Cc    ECCBA     

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CA B  cDCDBEc dBDadb

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ SU ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,633 293,160 119 133 312 434 6384

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 68 22 62,50 52 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe cCB DCdCaedEDCCBAeDCADCdEdEDECABBADdCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal   d eEdcBbD D cB         

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEAD EECCACDE eABEbbC BB  bD          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCAC bEeDCDCDE BA  a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BULANIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,430 293,160 16 18 50 60 558

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 35 0 35,00 88 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 97 17 92,75 77 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBaDCdbEeEbDCCBADDCADCBECEDECABBADaCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal c aEecCcBDDADCcBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEADAEECCACDE  ABECEC  BE DDABCCEEDBDB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDccBDCDCDEDBAada

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,878 293,160 60 67 163 202 2767

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 20 10 17,50 58 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 20 10 17,50 44 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 83 26 76,50 64 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDEEDaCdCDEBCDAECCBDABBACEDECEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal aeBeEcabaBDADeCCDBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCeCCEEcDAEABaDaecBBdCaCEaAAd          

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACB EaDCDBdcCbBDCAD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 2 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 3 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,753 293,160 34 38 103 121 1458

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 89 20 84,00 70 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCdCaDEEDCCBADDCADacECEDECABBADBCbEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal c bEeEdcBabADCcBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEADbEECCACDEBAABECECEBBE DDA  C      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDccBDCDCDaDBb da

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARAÇAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,980 293,160 31 34 97 113 1315

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 88 12 85,00 71 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDEEeE dCDEBCDAECCBDAcBACEDEdE CDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal CDBAEcCEDBDADBdCDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCdCCEdAD E  BDD  Bc C C     EC BAB   E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACB aDDCDBEDCbBDa D

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TAHA KABAKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,220 293,160 175 198 477 798 11811

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 53 26 46,50 39 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DdBaDC aEe   CCBADDCADCeECEaECABBADeCaEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BDa e acBaDADaBBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B  AD c b   aE   B  a    E  D       a  

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B ACDdceDe  e  B b d

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,485 293,160 137 152 347 505 7376

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 65 22 59,50 50 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDeABCCDbEeECdCDdBCDAcCCBDAcBACEDECccaDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal d  b  C  aDAb CCDBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik E  AeCEd  AEABBDb  a  C    A  ECC A    E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAdB   DCDBa  dBDC  

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZIM KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,185 293,160 164 186 442 700 10673

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 57 30 49,50 41 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDaABCCbcd aCdCDcBCaAE  BDABBACEbEbdcdeA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal b BAEca D DADBbbDBaA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCACCEE    eBBD        C     EC       E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CbCBdacDCDBaD dd b a

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,420 293,160 148 167 394 593 8847

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 60 20 55,00 46 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCb EDaCdCD BCDAECC DABBACEDE EcCD 

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal      c EDBDADe abBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  DC CCab    AB   BEBB   bEdAAe C        

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAe  EDD DdbD    bde

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖRGÜÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,085 293,160 14 16 47 57 508

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 98 17 93,75 78 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCdCaDEEbCCBADDCADCBECEDECABcADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BcCEeEec aDADCcBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  aAEADAEECCACDEBAABECECEBBE DDABCCE DaDB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDbEBDCDCDEe daAb

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SUDE DURMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,755 293,160 117 130 307 427 6249

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 71 33 62,75 52 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDeeBCCDbdbECdbDaBCccECCBDABBACEDECEcCeA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal beeeEcaEaabADcaCDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  D eCCEE DAEAB Db EBB C  cB A EC  A  a  

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBdaeDCDeEcCABDCAa

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL AZRA AYTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,655 293,160 81 89 213 272 3806

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 77 22 71,50 60 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCbDEEDE dCDbBCDA CCB ABBACEDECEcCee

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal aeBeaddbDeDAD CacBE      

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDa CCEE DAEABcD  E      EBA  EC BABD  E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAeBEbDDCDBEeCABDC e

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 1 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL UYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,425 293,160 70 78 189 238 3345

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 23 0 23,00 58 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 77 14 73,50 61 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe  CBEDCdCaDEcDCCBADDCADCcEdEDECABBADdCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal  abEe bc aD DCcBD  E     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEAD EECC CD BAABEC C BBE   A         

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen B AC EcBDCDCDEDBA   

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,180 293,160 183 206 507 883 12754

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 49 20 44,00 37 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDaABCCDbEDECdaDdB DAECbBDAcBACEbECEBCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal b BAEc baaeADcaCcBEc     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik      CE      B D  E      E  e  C       E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen       cD       B    

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,180 293,160 183 206 507 883 12754

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 49 20 44,00 37 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDaABCCDbEDECdaDdB DAECbBDAcBACEbECEBCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal b BAEc baaeADcaCcBEc     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik      CE      B D  E      E  e  C       E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen       cD       B    

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
425,080 293,160 12 13 41 49 399

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 99 16 95,00 79 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCC EEDaCACDEBCDAECCaDABBACEDEdEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal d cebc  a DADcaCDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBcEDDCDBEDabBDdAD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÖĞEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,023 293,160 82 90 222 282 3948

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 21 0 21,00 53 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 75 16 71,00 59 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDeABCCD EDE  CDaBCcAECCBDABBACEDEC cCbA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a BeEAaEa DAD  aDBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCACCE ADAEAB DDB    C CE A B          

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBc DDCDeEa ABDaAa

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,003 293,160 114 127 302 418 6131

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 67 14 63,50 53 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CD ABCCbdEDEbdbDEBCDAECCBDABBACEDECEBC A

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal Ca e bd D DADBCCDBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC CC b  A  B D               C BA    E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CA B   DCD aDCbB aeD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN KIZILKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,625 293,160 200 225 570 1064 14855

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 2 12,50 31 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 17,66 17,38 13,32

Toplam: 120 39 6 37,50 31 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe  DDABC    bE ACDEBaD E                  

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal CD   cd a                

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  DCACCEE c EABBDDBEB    CE    EC BAB   E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 1 0 10
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,670 293,160 71 79 195 248 3456

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 79 24 73,00 61 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCD ED b CcEBCDAECCBDAcBACEDECEdCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a BeEA EDaDADcCC*BEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDaACCEEADAEdB c BEd c  CEcA  EC Bb  cDE

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBcEccCDcED ABea b

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,218 293,160 190 213 529 956 13582

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 47 22 41,50 35 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCd  c    CBADDCAaacbCEDECABcADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal dDbEe dcBaDADaeBcCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B   e bECC                   d  C      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen   Ae    DCD e  cA   

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖGET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,590 293,160 103 115 280 383 5508

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 71 21 65,75 55 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe aDeABCCDEEDECdCDEBCDAECCBDAdBACEDECEcCeA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal dcBeEcd aBDAD a cBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC CCbE DAEAB D  EB c ECEcAe  CC      E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CA e EDD  B a  B a  

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ŞENOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,180 293,160 170 193 461 750 11337

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 55 29 47,75 40 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCdCaeE DeCBADDaA CcbdbDECABBAD CbEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal cadEeEeecDDA CeBD eE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik   e bD EaCCb DEaeAB       E    BCCE  B  

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen   AC EE e   ea    dC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,013 293,160 158 179 424 666 10195

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 55 16 51,00 43 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBdDd        CBADDbADCBECEDECABcADdCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal cDaEe eceDDcDe BcCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B   DAEECC  D     E     B              

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen eCAC   BDCc D DB    

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜ AKDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,235 293,160 136 150 344 502 7299

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 65 20 60,00 50 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCACaDEc CCBADcCADCdEdEDECABBADBCeEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BDaEeEabBaDADCcBDCAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik dBA A  EECCACDE  eaEb     E  D   C      

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen    Cc    CD e Da    

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR UZUNOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,278 293,160 29 32 91 107 1253

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 89 14 85,50 71 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe  CBEDCdCEDE bCCBADDCADCBECEDECABcADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal d CEe db DDADCcBD Ab     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  BAEADAEECCAbDEBAABEC C  B B DAB CE  BDB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDdEBDCcCDaDB Dd 

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,238 293,160 139 154 354 517 7709

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 14 0 14,00 35 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 64 22 58,50 49 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe D BbDCAbaDEdDCCBADDCADCecdEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal e aae dcccDdDdcBcaAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEAD EECC  DE                  C E    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen   ACD  BDCDCDEDBba C

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RENGİN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,923 293,160 178 201 485 811 11979

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 56 39 46,25 39 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CD ABCCDdEeEddCDEBCDAECCBDABBACEDdeEcCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal  eceEcdbadDADcedcBbA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik E C CCac eAd BB  a    CEb a ed    A    E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CeCBadcc DdEaCbB bd 

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT BALIKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,375 293,160 215 244 635 1325 17395

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 37 28 30,00 25 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DeBaDCdCcb    CBADDCAedccdEDECABBA      

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal eDCEA ed cbADCcBcCA      

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik     A  baCC d  a   E                    

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen Bac cbE D a a    a  

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 2 2 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,663 293,160 43 47 125 150 1980

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 22 0 22,00 55 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 84 13 80,75 67 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBdDCACEDEEDCCBADDCADCcECEDECABBADBCCEc

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal c C e  bcDDADCcBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BB EA  EECCACDE  ABECECEBBE             

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDd BDCDdDEDBbaAa

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAHRA DUMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,290 293,160 115 128 304 424 6201

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 70 28 63,00 53 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe bdBdDCdeEeEdbCCBADDCADCcECEbECABBADabCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BDCEe dbd DADCBBDaAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAbdDAEECCeCD   ABEC C BB B D          

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen  acdcE eDCDCeEDBAa a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
452,230 293,160 3 4 11 11 67

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 107 12 104,00 87 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCdCEDEEDCCBADDCAbCdECEDECABBADBCCEc

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BDbEAEdcBDDADCBBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEADAEECCACDEBAABECbCEaBE DDABCCEEDaDB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDEaBDCDCDEDBADAa

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAMİL ESAT ERASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,995 293,160 197 222 564 1044 14700

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 45 26 38,50 32 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe cCBaDCdCbc  DdCBADDCeDacECEDECABBADdCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal dDbEeEddBDDADCcBDaAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  Bd A  daC  b                           

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BacCc c             

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA HAMZAÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,158 293,160 224 258 685 1527 19955

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 3 0,25 1 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 21 22 15,50 13 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe bD AB     eab bD BCc Ea B  c ACEbECEcdDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal                 bBbb     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik    e a E bc dB      e       d           

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen C      D       c    

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 4 2 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR KARİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,880 293,160 166 189 449 719 10934

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 4 4 3,00 30 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 16 13 12,75 32 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 60 45 48,75 41 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDbAdCeacEDb dCDEaCcAECbBDbcBACEDbCEBdDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal baeeab  DcDADc CcBbd     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDCbCCEEcaAaedBa a B    CEd   Eb cAB aaE

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CAeBEEeDCDBEaCbBbaAa

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT AYHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,620 293,160 102 114 279 382 5504

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 70 17 65,75 55 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCdDbEDECdCDEBCDAECCBDABBACEaECceCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal bDBeEcdEa DADBaCcBEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  DCACCEEAD  AB D   B          EC  A     

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen  ACB   DCDeaD    adD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ BİRİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,250 293,160 18 20 64 75 805

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 95 22 89,50 75 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe cCBEDCdCEeEEDCCBADDCADCBEdEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal eeaEebdbaDDbDCBBeCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEADAEECCACDEBAABECbCEBBa DDAB CEEDaDB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDdEBDCDCbaDBb Aa

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL AYDINER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,068 293,160 156 177 417 651 9835

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 56 17 51,75 43 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCD EeaddCcaBCcAECCB A BA EDE  da  

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal    A  d  aDAD  C BEA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  DCe C     EdB D  E      EBAA E         

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen  ACBE bDCDBEDCbBDac 

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,613 293,160 96 107 265 359 5098

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 71 16 67,00 56 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDddDECdCDdBCDAECC DAcBACEDECE CDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal   BeEb  a DADBCacBEe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik ED  CCEa DAE B D BEB      B  BEC   B    

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen  A B a DCDBbDCAB Cda

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 0 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA BAYER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,473 293,160 40 44 115 137 1769

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 87 21 81,75 68 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DbBEDCdCaeEEDCCBADDCAbCcECEDECABBADBCCEc

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal cDeaeECABDDADdcBDCAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBA A AEaCdcCDEBAA E      d DDA CCEEDB B

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDEcBDCDCDEDBADda

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,635 293,160 35 39 104 122 1463

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 87 12 84,00 70 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDEEDE dCDEBCDAECCBDABBACEDECEeCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a cAEc EDBDADcCCDBdA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC CCaE DA  BBD   B  C  EBAeBcCC       

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBcEDDCDBEDCdBDCAD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,635 293,160 35 39 104 122 1463

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 87 12 84,00 70 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDABCCDEEDE dCDEBCDAECCBDABBACEDECEeCDA

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal a cAEc EDBDADcCCDBdA     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik EDC CCaE DA  BBD   B  C  EBAeBcCC       

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CACBcEDDCDBEDCdBDCAD

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN DİNSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,733 293,160 188 211 522 928 13286

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 50 30 42,50 35 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCdbEDEcDCCBAeDaADeBEaEDECABcADdCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B dEe ecaaD DCcBc eb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B EAc   CCA   e      b           E    B

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen cC  Da eaaD e De D e

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,383 293,160 222 254 670 1460 18964

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 30 27 23,25 19 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe CDDA C D  DEbeCD a DAEbCdDAc ACEDE  cC A

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal      cd  BD bc   B d     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik   d deab  e  d    E      EB Ad          

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen  cdd dc     a    e  

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 2 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ÖZYURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
463,573 293,160 1 2 5 5 27

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 110 9 107,75 90 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBdDCd EDEEDCCBADDCADCcECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal cDaEeEdABDDADCBBDCAb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCACDEEBDCDCDEDBdDAC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,428 293,160 172 195 467 770 11554

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 54 27 47,25 39 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DbBbDbdbEDEaDCCBAaDCAbCBEdEDECABBAD C EA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B b e  d aDADecBb cb     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik cBA A   EC AaD   A  C    B       CE    B

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BeA cd BbCDCDc  b  a

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,040 293,160 220 252 664 1442 18668

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 6 9,50 24 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 31 27 24,25 20 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe aDeABC     ECdCDdBabAE                  

Cevap Anahtarı A CDDABCCDEEDECACDEBCDAECCBDABBACEDECEBCDA

TYT Sosyal b ee baEDBaAD aCcBbe     

Cevap Anahtarı A CDBAEACEDBDADBCCDBEADEDCC

TYT Matematik  cb  CaE DAEAB D               C       E

Cevap Anahtarı A EDCACCEEADAEABBDDBEBBECECEBAABECCBABDBDE

TYT Fen CcecddcDC      cb   

Cevap Anahtarı A CACBEEDDCDBEDCABDCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 2 0 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 0 2 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,720 293,160 19 21 69 80 857

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 93 16 89,00 74 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBEDCdCEDEEDCCBADDCADCccdEDECABBA BCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B bEe  ABDDADCcBD AE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik BBAEADAdECCACDEBAABEC CE BEB DABCCE DBD 

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen cCACDbceDC CcEbBbDAa

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA SAĞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,080 293,160 205 230 581 1097 15150

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 44 28 37,00 31 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DbBEDCdda  dDdCBADDaAcbBE EbbCABcADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal B bE E d a     BD db     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik c   A  aaC   D     EC            C   B  

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BeACcdE D a cEDc ce 

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 1 1 50
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SİRİUS TYT DENEME-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,798 293,160 59 66 158 195 2631

Puanı Hesaplanan: 259 693 1576 20681

Katılımlar: 224 259 693 1580 20791

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,32 28,90 26,40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,18 1,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,71 0,74 0,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,63 2,60 2,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,99 2,94 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 7,48 7,46 6,61

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 14,20 14,02 10,93

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,46 3,36 2,39

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 17,66 17,38 13,32

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,25 3,16 2,02

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,67 3,54 2,22

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,67 1,53 0,80

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 8,59 8,23 5,03

Toplam: 120 81 16 77,00 64 63,04 61,97 51,37

TYT Türkçe DCBdDCdbaDEbbCCBADDCADCcECEDECABBADBCCEA

Cevap Anahtarı B DCBEDCACEDEEDCCBADDCADCBECEDECABBADBCCEA

TYT Sosyal BDaEeEdABDDADCeBDCAE     

Cevap Anahtarı B BDCEAECABDDADCBBDCAEDEDCC

TYT Matematik  B EADAEECCACDE AABEC CEBBc   A         

Cevap Anahtarı B BBAEADAEECCACDEBAABECECEBBEBDDABCCEEDBDB

TYT Fen BCAC  EeDCc  a B  dC

Cevap Anahtarı B BCACDEEBDCDCDEDBADAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
PROBLEMLER 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 2 2 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
