
SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,ADA DİLA ,ÜÇTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,585 292,340 27 39 47 580 4964

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 5 4 3,67 37 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 7 5 5,33 27 9,01 9,05 3,16

Fen 20 14 4 12,67 63 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 56 21 49,00 54 57,30 58,31 30,41

Türkçe DaADbACdDBBbAcB d BD

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CAbDBADBDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BBDCCAAaDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce BADdBc dbD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik   A C d DcCd BDb  Cd

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCc CBAAaCcDDADAd CB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,AHMET ,TEZEREN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
454,858 292,340 7 9 9 59 531

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 9 0 9,00 90 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 16 3 15,00 75 9,01 9,05 3,16

Fen 20 19 0 19,00 95 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 79 7 76,67 85 57,30 58,31 30,41

Türkçe BDAaACDACcDACBDBBACB

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACDDBCAdDC

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü DBDAAC BcB

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce ABCBCCABD 

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik BABACCCcDbBD CaDDABC

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen BDCDCBCADA DAABCBAAC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 1 0 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,AL İÇINAR ,ÜLGER 549  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
419,214 292,340 14 20 21 180 1490

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 12 4 10,67 53 9,01 9,05 3,16

Fen 20 16 3 15,00 75 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 72 12 68,00 76 57,30 58,31 30,41

Türkçe cCADCACADBBCADBCABBb

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CACDacDBDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BdDC AADDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce BADCBABCCD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik AcbdCBADD dB BDD  CC

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCDBCBAdaCADDADAC bB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,ARYA ,ALTUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
418,712 292,340 15 21 22 184 1510

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 3 2 2,33 23 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 13 7 10,67 53 9,01 9,05 3,16

Fen 20 18 2 17,33 87 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 70 15 65,00 72 57,30 58,31 30,41

Türkçe DCADbAdADBBCADBCABBD

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CACDdAbBDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BdDCa     

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce BADCBABCCD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik ABAdCaADDaCBDBDaCcdd

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCDBdBAcBCADDADACACB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,AYŞE ERVA ,İLKCAHBR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
459,107 292,340 5 6 6 47 447

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 16 3 15,00 75 9,01 9,05 3,16

Fen 20 19 1 18,67 93 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 82 7 79,67 89 57,30 58,31 30,41

Türkçe DCADbACADBBCADaCABBD

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CACDBADBDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BBDCdAADDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce BADCBABCCD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik ABABCBAbD CdcBDDCACC

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCDBCBAbBCADDADACACB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,BADE ,ÖZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,352 292,340 35 47 67 1228 11093

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 8 4,33 22 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 5 1 4,67 47 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 5 1 4,67 47 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 4 2 3,33 33 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 5 4 3,67 18 9,01 9,05 3,16

Fen 20 8 4 6,67 33 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 34 20 27,33 30 57,30 58,31 30,41

Türkçe BD CdbDAa cAaBc ad  

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal  CDD CA  b

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü DBD dC  D 

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce ABaB b  D 

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik dA  C Cd bB  dD     

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen  aCcCBaADADD     c  

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 0 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,BAHAR ,KILIÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,343 292,340 19 27 32 315 2683

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 11 5 9,33 47 9,01 9,05 3,16

Fen 20 17 3 16,00 80 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 64 22 56,67 63 57,30 58,31 30,41

Türkçe BDAdAdDACDbcCBDBBdCB

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACaDBCAaaC

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü aBDAdCdaDB

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce ABCdCCABDa

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik BAcbCCC DbBD CD bA d

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen BDCDCdCADcDDAABCBcAC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 1 2 33
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,BARIŞ ,KALEM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,352 292,340 25 36 43 506 4421

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 4 11 0,33 2 9,01 9,05 3,16

Fen 20 16 4 14,67 73 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 63 22 55,67 62 57,30 58,31 30,41

Türkçe BDACACDAaccdCBcdBACB

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACDDBCABDa

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü DBDAACCBDB

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce ABCBCCABDD

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik Bdc CddbcaB  dDbb  a

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen BDCDCBaADcDDAAaCBcAC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 2 1 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,DEREN ,DEMİRTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
422,897 292,340 13 17 17 165 1384

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 12 8 9,33 47 9,01 9,05 3,16

Fen 20 15 5 13,33 67 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 75 15 70,00 78 57,30 58,31 30,41

Türkçe DCADCACADBBCADBCABBD

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CACDBAbBDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BBDCCAADDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce BADCcABCCD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik AabaCdADDcacDBDDCcCC

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCDBCBAbBdADDADdCAad

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 1 2 33
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,ECEM MERV ,AVCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
447,615 292,340 8 10 10 76 690

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 14 1 13,67 68 9,01 9,05 3,16

Fen 20 18 1 17,67 88 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 78 6 76,00 84 57,30 58,31 30,41

Türkçe BDAdACDACDDACBDBBACc

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACDDaCABDC

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü DBDAACCBDB

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce ABCBCbABDD

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik BA AC C DDBD CaDDA C

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen BDC CBCADADDAABCBcAC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,ECESU ,KILIÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
442,843 292,340 10 12 12 87 800

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 4 0 4,00 40 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 16 4 14,67 73 9,01 9,05 3,16

Fen 20 19 1 18,67 93 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 75 9 72,00 80 57,30 58,31 30,41

Türkçe BDACACaACDDbCBbBBACB

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACDDBCABDC

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü DBDAACCBcB

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce A   C A D 

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik cABACCCbDDBDBaaDDABC

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen BDCDCBCADADDAABCBcAC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 1 0 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,ELİF ,ŞEKERUSTA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,304 292,340 36 48 68 1263 11485

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 11 1,33 7 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 5 1 4,67 47 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 5 2 4,33 43 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 5 2 4,33 22 9,01 9,05 3,16

Fen 20 10 8 7,33 37 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 36 25 27,67 31 57,30 58,31 30,41

Türkçe BD dbbDbabb aBa cd B

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal  CDD CA  b

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü  BDAdC  DB

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce ABaB bA D 

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik dA  C C   B  dD     

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen aaCDddaADcDD  BCBcdC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 1 2 33
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 1 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,ELİF BERE ,ÜSTÜNGÜN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
348,487 292,340 28 40 48 587 5048

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 10 7 7,67 38 9,01 9,05 3,16

Fen 20 11 5 9,33 47 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 57 22 49,67 55 57,30 58,31 30,41

Türkçe  CbDCbCADBBC DB ddBb

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CACDacDBDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BdDCCcADDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce BdDCBAB CD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik Aabadc DDcaBDBDDC C 

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DaD CcAd CA DAcA ACd

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 0 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 1 2 33
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 0 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,EMİR TARI ,BOZKURT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,570 292,340 20 28 33 339 2889

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 10 6 8,00 40 9,01 9,05 3,16

Fen 20 17 2 16,33 82 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 63 22 55,67 62 57,30 58,31 30,41

Türkçe BDACAbDcdbDACBDBBAdB

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACDDBbAdDa

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü bBDAACCdDc

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce AdCadCABDD

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik aAcACdC DDB dCa DA a

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen dDCaCBCADADDAA CBAAC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 0 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,ERDEM ,AYAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
438,951 292,340 11 13 13 106 907

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 13 7 10,67 53 9,01 9,05 3,16

Fen 20 19 1 18,67 93 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 76 14 71,33 79 57,30 58,31 30,41

Türkçe DCADCACADBBCADBCAaBD

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CACDBADBDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BBDCCAADDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce cAcdBdcCCD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik ABAaCaADDDCcaBcDCcCa

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCDBCBAcBCADDADACACB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 0 2 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,EREN ,AKBULUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
494,329 292,340 1 1 1 1 11

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,01 9,05 3,16

Fen 20 20 0 20,00 100 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 89 1 88,67 99 57,30 58,31 30,41

Türkçe DCADCACADBBCADBCABBD

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CACDBADBDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BBDCCAADDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce BADCBABCCD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik ABABCBADDDCBDBDDCACa

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCDBCBAABCADDADACACB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,EREN ,TARIM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,149 292,340 23 34 41 473 4136

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 5 1 4,67 47 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 10 5 8,33 42 9,01 9,05 3,16

Fen 20 14 6 12,00 60 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 58 21 51,00 57 57,30 58,31 30,41

Türkçe DbcbbAC DBBCbDBCA BD

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CACDdADBDb

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BBDCdAAcDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce  A C A CbD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik ABbdCBADa a  B Da CC

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCDBCBAcaCAaDAcAdbCB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 1 0 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 2 1 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,EYLÜL ADA ,ÖZTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
475,438 292,340 2 2 2 16 177

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,01 9,05 3,16

Fen 20 18 2 17,33 87 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 85 5 83,33 93 57,30 58,31 30,41

Türkçe DCADCACADBBCADBCABBD

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CAaDBADBDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BBDCCAADDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce BADCBABCCD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik ABABCBADDDdBDBDDCACa

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCDBCBAcBdADDADACACB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,FATİH ,AHMADI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,769 292,340 18 26 30 311 2665

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 8 2 7,33 37 9,01 9,05 3,16

Fen 20 15 3 14,00 70 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 66 11 62,33 69 57,30 58,31 30,41

Türkçe cCADdACADBBCAbBC cBD

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CACDBADBDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BBDCbAADcB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce BADCBABCCD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik   A     a CaDBD C CC

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCDaCBA BCAaDADAC bB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,İREM ,YILMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,702 292,340 34 46 66 1220 11048

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 3 6 1,00 10 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 8 7 5,67 28 9,01 9,05 3,16

Fen 20 9 9 6,00 30 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 37 45 22,00 24 57,30 58,31 30,41

Türkçe cacbCAdADBBCcDBadacD

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CAdadAbcaC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü acDCdbAabc

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce dc CdAdbCc

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik AdcBb ADccbcD   C CC

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen cdDdCB baCcDDA cCbdB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 1 0 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 1 1 33
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 1 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,İSMAİL ,ŞENTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
446,008 292,340 9 11 11 78 724

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 16 2 15,33 77 9,01 9,05 3,16

Fen 20 18 1 17,67 88 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 78 7 75,67 84 57,30 58,31 30,41

Türkçe DCcDCACADBBCAbB A BD

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CACDBAcBDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BBDCCAADDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce BcDCBABCCD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik ABABdBADDDC DBDDCdC 

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCDBCBAAB ADDADACbCB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,MEHMET EF ,DAĞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,059 292,340 33 45 64 1182 10725

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 4 5 2,33 23 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 5 9 2,00 10 9,01 9,05 3,16

Fen 20 8 12 4,00 20 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 44 38 31,33 35 57,30 58,31 30,41

Türkçe bddDCACdDBBCcbcCcdB 

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CACDBADcDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BBDCdcADDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce acDCcA bbD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik  BAd dc aca cB  aAdC

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen aCcBaBdccCAbaADcaAbd

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 1 2 33
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,MELİS ,ŞENGÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,528 292,340 32 44 61 978 8857

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 7 5,67 28 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 7 0 7,00 70 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 4 7 1,67 8 9,01 9,05 3,16

Fen 20 11 6 9,00 45 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 47 22 39,67 44 57,30 58,31 30,41

Türkçe BDb A  daccAaBaB A B

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACcDBaAB C

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü DBDAAC   B

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce ABCBCCABDD

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik ac AC  cc  a CbDc   

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen dDC CdCcDADb  aCBdAC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 2 1 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 1 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,MERT ALİ ,ŞENTÜRK 150  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,115 292,340 17 24 26 211 1747

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,01 9,05 3,16

Fen 20 17 3 16,00 80 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 71 19 64,67 72 57,30 58,31 30,41

Türkçe BDcCACDACDbAdBDBBddB

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACcDBCAdDC

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü cBDAdCCBDc

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce ABdBCCABDD

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik aAcACbCADDBDddDDDABC

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen BDCDdBCADcDDAAaCBAAC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 2 1 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,MURAT ,SOYLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
463,461 292,340 4 5 5 38 374

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,01 9,05 3,16

Fen 20 20 0 20,00 100 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 83 7 80,67 90 57,30 58,31 30,41

Türkçe BDACAbDACDcACBDBdAbB

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACDDBCABDC

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü DBDAACCBDB

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce ABCBCbABDD

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik BbBACCCdDDBDBCDDDABC

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen BDCDCBCADADDAABCBAAC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,NİLSU NAZ ,AKTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
469,221 292,340 3 4 4 29 273

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,01 9,05 3,16

Fen 20 19 1 18,67 93 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 84 6 82,00 91 57,30 58,31 30,41

Türkçe caADCACADBBCADBCcBBD

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CACaBADBDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BBDCCAADDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce BADCBABCCD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik ABABCBADDDCBDBDDCACa

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCDaCBAABCADDADACACB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,ÖMER FARU ,ŞAHİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,649 292,340 30 42 59 922 8297

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 6 7,00 35 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 5 0 5,00 50 7,25 7,35 4,88

Matematik 20 2 9 -1,00 -5 9,01 9,05 3,16

Fen 20 17 3 16,00 80 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 41 20 34,33 38 57,30 58,31 30,41

Türkçe Dd DdcaADBBC  B d Ba

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CACDdADBcC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü  BDC AA   

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

Matematik b  aa c Db c  b a Cb

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCbcCBAABaADDADACACB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 0 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 0 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,ÖZNİL ,SIÇRAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
372,368 292,340 22 31 37 413 3555

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 10 7 7,67 38 9,01 9,05 3,16

Fen 20 16 4 14,67 73 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 63 23 55,33 61 57,30 58,31 30,41

Türkçe BDAaAdDcaD AaBDBBAdB

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACDDBCAdaC

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü DcaAACCdDB

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce ABCdCCABDD

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik d a CdCcDDBbaCD DcBC

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen aDCDCBCcDADDAbaCBAAC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 1 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,PELİN ,KINIK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,763 292,340 24 35 42 497 4336

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 8 12 4,00 20 9,01 9,05 3,16

Fen 20 14 6 12,00 60 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 62 28 52,67 59 57,30 58,31 30,41

Türkçe BDcdAdDACDbACBbBBACB

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACbDBCAdbC

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü DBDAACCaDB

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce ABCdCCABDD

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik dAaACdddbaBccdDaDABd

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen BDCaCBaADADDbcaCBcAC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,RASUL EMR , HOT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,843 292,340 26 38 45 532 4596

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 10 5 8,33 42 9,01 9,05 3,16

Fen 20 11 8 8,33 42 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 60 22 52,67 59 57,30 58,31 30,41

Türkçe DCADdAC DBBCcbBCdcBa

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CACDdADBDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BBDCCdADDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce BADCBAdC D

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik AdbBd AbD a  BDDC CC

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCcaCBAdaCAaDAcAb aB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 2 1 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,RAUF ALP ,ÇİFÇİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
303,260 292,340 31 43 60 975 8789

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 7 9 4,00 20 9,01 9,05 3,16

Fen 20 10 8 7,33 37 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 51 31 40,67 45 57,30 58,31 30,41

Türkçe cacbbbCAaBBCdDB dBcc

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal dACDBADc b

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BBDCCAADDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce BADCBABCCD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik bBAdaaA  bdBba DC Cb

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCDa aAAdCADDAbbdb d

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 0 3 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,SA E AZRA ,GÜLER 342  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
424,295 292,340 12 16 16 159 1333

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 10 1 9,67 48 9,01 9,05 3,16

Fen 20 19 1 18,67 93 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 72 8 69,33 77 57,30 58,31 30,41

Türkçe DaADbACADBBCADBCABaD

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CACadADBDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BBcC AADDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce BADCBABCCD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik A A CB  a  BDBD C C 

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCDBCBAAaCADDADACACB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 0 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,SERRA ,ALTUNTEPE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
455,724 292,340 6 8 8 55 517

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 13 3 12,00 60 9,01 9,05 3,16

Fen 20 19 1 18,67 93 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 80 6 78,00 87 57,30 58,31 30,41

Türkçe BDACACDACDDACBDBBACB

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACDDBCAdDC

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü DBDAdCCBDB

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce ABCBCCABDD

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik dAdAC C DDBD dDD ABC

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen BDCDCBCADADDAAaCBAAC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,SERRA ,BOZKURT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
380,608 292,340 21 30 35 357 3095

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 9 4 7,67 38 9,01 9,05 3,16

Fen 20 14 6 12,00 60 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 62 19 55,67 62 57,30 58,31 30,41

Türkçe BDACAbDACDcACBDBdACB

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACDDBCAaDa

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü DBDAdCCcDB

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce cdC CCABD 

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik     C   DDBDcaDaDbBC

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen dDCDaBaADAbDAcBCBdAC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 1 0 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,SÜMEYYE ,YAVUZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,849 292,340 29 41 53 764 6867

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 13 5 11,33 57 9,01 9,05 3,16

Fen 20 6 9 3,00 15 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 51 32 40,33 45 57,30 58,31 30,41

Türkçe DaAcCACbDBBaAbdbAcBD

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CACDaAbdDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BBDCaAAaDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce cAbCdAcbCD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik ABAdCBcDb CBcBD CACd

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen D aaCd c CbDb DAd bd

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 2 1 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,TUĞBA ,İLHAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,873 292,340 37 49 69 1269 11534

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 2 4 0,67 7 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 2 12 -2,00 -10 9,01 9,05 3,16

Fen 20 15 5 13,33 67 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 36 40 22,67 25 57,30 58,31 30,41

Türkçe bbcadACbDBBCAbaaABdb

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CdabBc    

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü ccaCbA    

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce BcDdBABCbb

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik  cdad Abc C c a dcad

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen bCDBCBAbBCAaDADbCcCB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 2 1 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,YUSUF CEM ,ÇİÇEK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,730 292,340 16 22 23 189 1548

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 15 3 14,00 70 9,01 9,05 3,16

Fen 20 16 3 15,00 75 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 72 13 67,67 75 57,30 58,31 30,41

Türkçe BDA AdDAdDDACBbBaACB

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACDDBCABDC

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü cBDAdCCBDB

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce  BCBCCABDa

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik BAB CCCbDDBDBdDaDAB 

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen BDCD BaADAbaAABCBAAC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,ZEREN ,TARAKCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,134 292,340 38 50 70 1276 11614

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 38 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 2 8,33 42 12,76 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 7,43 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 1 2 0,33 3 7,25 7,35 4,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,35 2,76

Matematik 20 4 4 2,67 13 9,01 9,05 3,16

Fen 20 3 1 2,67 13 13,62 14,19 7,58

Toplam: 90 31 14 26,33 29 57,30 58,31 30,41

Türkçe BDACA DAbD A c      

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal dCccBCAd C

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü cBa       

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce ABCdCCABDD

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik db    C bDBc C      

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen B  D    c     B     

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 0 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 0 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 0 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,BÜŞRA ,DURGUT 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
457,837 292,340 2 7 7 51 468

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 11 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 13,30 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,24 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,36 7,35 4,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,64 7,35 2,76

Matematik 20 18 1 17,67 88 8,30 9,05 3,16

Fen 20 17 2 16,33 82 15,91 14,19 7,58

Toplam: 90 80 7 77,67 86 59,76 58,31 30,41

Türkçe BDACACDACDDACBbB ACB

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACbDdCABDC

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü DBDAbCCBDB

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce ABCBCCABDD

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik BA ACCCADDBDaCDDDABC

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen BDCDCBCbDADD ABCBcAC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 0 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,ÇETİN DOR ,TIRAŞOĞLU. 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,102 292,340 7 29 34 348 3009

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 11 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,30 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,24 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,36 7,35 4,88

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,64 7,35 2,76

Matematik 20 11 8 8,33 42 8,30 9,05 3,16

Fen 20 12 7 9,67 48 15,91 14,19 7,58

Toplam: 90 66 22 58,67 65 59,76 58,31 30,41

Türkçe BDACACDcaDDbCBDBBACB

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACDDBCAdDC

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü DBDAACCBDB

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce cBCBCCbBDc

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik BbdACaCdcDBDcdDaDA C

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen dDCDCdaAcbDDAcBCB Aa

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 0 3 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,EFE ,KARACA 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
432,663 292,340 3 14 14 133 1091

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 11 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,30 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,24 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,36 7,35 4,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,64 7,35 2,76

Matematik 20 13 7 10,67 53 8,30 9,05 3,16

Fen 20 19 1 18,67 93 15,91 14,19 7,58

Toplam: 90 77 13 72,67 81 59,76 58,31 30,41

Türkçe DCADbACADBBCADBCdaBD

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CAaDBADBDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BBcCCAADDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce BADCBABCCD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik AabaCaADDaaBDBDDCcCC

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCDBCBAcBCADDADACACB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,EFE YAMAN ,ÜNAL 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
474,723 292,340 1 3 3 18 191

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 11 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,30 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,24 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,36 7,35 4,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,64 7,35 2,76

Matematik 20 19 1 18,67 93 8,30 9,05 3,16

Fen 20 20 0 20,00 100 15,91 14,19 7,58

Toplam: 90 85 5 83,33 93 59,76 58,31 30,41

Türkçe BDAdAbDACDDACBDBBcCB

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACDDaCABDC

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü DBDAACCBDB

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce ABCBCCABDD

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik BABACCCADDBDBCDDDABb

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen BDCDCBCADADDAABCBAAC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,ESİLA ,KIRAYLAR 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,899 292,340 8 32 38 415 3579

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 11 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,30 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,24 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,36 7,35 4,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,64 7,35 2,76

Matematik 20 4 10 0,67 3 8,30 9,05 3,16

Fen 20 20 0 20,00 100 15,91 14,19 7,58

Toplam: 90 62 22 54,67 61 59,76 58,31 30,41

Türkçe caADdACcDBBCdDBCABBD

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CACDdADBDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü cBDCbAcaaB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce dADCBABCCD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik b daddcbDcb  B   bCC

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCDBCBAABCADDADACACB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,EYLÜL ,ATMACA 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,400 292,340 6 25 29 289 2466

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 11 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,30 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,24 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,36 7,35 4,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,64 7,35 2,76

Matematik 20 7 4 5,67 28 8,30 9,05 3,16

Fen 20 17 2 16,33 82 15,91 14,19 7,58

Toplam: 90 66 13 61,67 69 59,76 58,31 30,41

Türkçe BDcCACDACDaACBDBBc B

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACDDBCAdDC

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü DBDAACCBcB

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce ABCdCCdBDD

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik ad  aCC   B  CD bAB 

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen BDCDCBCADADDAdBCB Ab

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,HELİN ,EKMEKÇ İ 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
420,805 292,340 4 19 19 174 1449

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 11 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,30 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,24 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,36 7,35 4,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,64 7,35 2,76

Matematik 20 14 4 12,67 63 8,30 9,05 3,16

Fen 20 19 1 18,67 93 15,91 14,19 7,58

Toplam: 90 72 16 66,67 74 59,76 58,31 30,41

Türkçe BDAdACDAaDbbCBDBBcCB

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACaDBCABDa

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü DBDAACCcDc

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce ABbBdCABDD

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik  ABAaCCcDDBDcbDDD BC

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen BDCDCBCADADDAABCBcAC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 1 1 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,KAAN TALİ ,ERKUŞ 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,478 292,340 5 23 25 198 1634

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 11 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,30 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,24 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,36 7,35 4,88

İngilizce 10 9 0 9,00 90 7,64 7,35 2,76

Matematik 20 13 6 11,00 55 8,30 9,05 3,16

Fen 20 18 2 17,33 87 15,91 14,19 7,58

Toplam: 90 73 15 68,00 76 59,76 58,31 30,41

Türkçe BDACACDACDbbCBDBddaB

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal ACDDBCABDb

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü DBbAACCBDB

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce ABC CCABDD

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik dAdACaCcD BDBaDDDABd

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen BDCDCBCADADDAAaCcAAC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,KADİR EFE ,DİREK 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,748 292,340 11 51 79 1717 15865

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 11 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 13,30 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 7,24 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 7,36 7,35 4,88

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,64 7,35 2,76

Matematik 20 3 15 -2,00 -10 8,30 9,05 3,16

Fen 20 11 8 8,33 42 15,91 14,19 7,58

Toplam: 90 32 55 13,67 15 59,76 58,31 30,41

Türkçe bCdbCbadbcBaccBadaBc

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CddcBAbabC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü cdcdCbdcaB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce cADCBABCbc

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik bdcdacbD bCca bcacbC

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCba BAcdabDbAcACACB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 0 3 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 2 1 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,KUZEY ,ÇEBİ 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,169 292,340 9 33 39 463 4005

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 11 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 3 12,00 60 13,30 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 7,24 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,36 7,35 4,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,64 7,35 2,76

Matematik 20 7 5 5,33 27 8,30 9,05 3,16

Fen 20 15 4 13,67 68 15,91 14,19 7,58

Toplam: 90 59 16 53,67 60 59,76 58,31 30,41

Türkçe  bADCA cDBBCAbB AB D

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CAdb ADBDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü B DCCAAaDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce BADCBAdCCD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik   Ad   bDcdc B  CACC

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCDaCBAdBCAbD DACAaB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 0 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,ZEYNEP ,ŞAR 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,268 292,340 10 37 44 507 4430

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 11 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,30 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,24 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,36 7,35 4,88

İngilizce 10 2 3 1,00 10 7,64 7,35 2,76

Matematik 20 6 10 2,67 13 8,30 9,05 3,16

Fen 20 17 3 16,00 80 15,91 14,19 7,58

Toplam: 90 55 25 46,67 52 59,76 58,31 30,41

Türkçe BDAdAbDACDbcCBDB ACB

Cevap Anh. A BDACACDACDDACBDBBACB

Sosyal dCaDBCAdbC

Cevap Anh. A ACDDBCABDC

Din Kültürü aBDAACCBDB

Cevap Anh. A DBDAACCBDB

İngilizce ABd db    

Cevap Anh. A ABCBCCABDD

Matematik dA bCdCbbcBaB Dcbc  

Cevap Anh. A BABACCCADDBDBCDDDABC

Fen BDCDCBCADADDAAaCBcdC

Cevap Anh. A BDCDCBCADADDAABCBAAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,ALİ ,YEKTA 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
425,731 292,340 1 15 15 153 1287

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 2 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,00 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 8,84 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,34 7,35 4,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,00 7,35 2,76

Matematik 20 15 3 14,00 70 14,00 9,05 3,16

Fen 20 17 2 16,33 82 15,50 14,19 7,58

Toplam: 90 73 13 68,67 76 69,67 58,31 30,41

Türkçe DdADCAaADBBCdaBCABBD

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CAC BADdDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BaDCCAADDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce BADCBcdCCD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik ABAdCBAaDDC DBDDCdC 

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCDBCBAA CAbDADACAaB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 0 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 24BRY703

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
,METE TUNC ,HIZLI 14 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
421,479 292,340 2 18 18 170 1428

Puanı Hesaplanan: 51 80 2244 21171

Katılımlar: 2 51 80 2246 21222

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,00 12,93 7,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,84 7,45 4,61

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,34 7,35 4,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,00 7,35 2,76

Matematik 20 15 3 14,00 70 14,00 9,05 3,16

Fen 20 16 4 14,67 73 15,50 14,19 7,58

Toplam: 90 75 13 70,67 79 69,67 58,31 30,41

Türkçe baADdACADBBCADBCcBBa

Cevap Anh. B DCADCACADBBCADBCABBD

Sosyal CACDBADBDC

Cevap Anh. B CACDBADBDC

Din Kültürü BBDCCAADDB

Cevap Anh. B BBDCCAADDB

İngilizce BADCBABdCD

Cevap Anh. B BADCBABCCD

Matematik AcAdCBADDDCBDBDDb C 

Cevap Anh. B ABABCBADDDCBDBDDCACC

Fen DCDBCBAdBCAaDADACcbB

Cevap Anh. B DCDBCBAABCADDADACACB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 2 2 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
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