
SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,388 259,690 39 43 48 312 1189

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 89 26 82,50 69 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAba EAECBBDbBCbDBEADCCdAbDEedcbEAd

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal deDbBeebbCDAbBbBADEe     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCACEADDDdDCEAECEBDB DBBCB AEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECcACB CdDADCE adDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 22 1 96
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHU KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,558 259,690 133 146 188 2227 8485

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 58 32 50,00 42 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDbAc ceECcBDbBbbDBEADbecAaDEecECEAb

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEBdAbACDebBbBA EA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDD CD     A D  D c a             E CE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aEecdC  C D DCcDedbe

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 1 39
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,935 259,690 167 182 273 4566 19358

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 33 34 24,50 20 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe dCcCdcEDAC    acBcBCabEbBcCDeCAdDeCE C  

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EacaAbCdcba ebBad AA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik C   D D      Cb D    dD e E       a     

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen    aab        d     

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 0 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 10 7 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 5 1 22
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,750 259,690 108 120 148 1446 5297

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 66 19 61,25 51 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAAccEAECBBDEBCADBEAeCCdACaEABECEbC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAadBB DcCDebBbBADdA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DA  DDCDdCAC  c   DC AE EBD CD          

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen         b a  Ca  d  

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 1 65
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,638 259,690 146 159 215 2858 11175

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 49 25 42,75 36 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCbEccACEbDcDbBBcCcAEbaBCebC E eCEACBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal dDBC  dc   b bdbBEAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik  A  DA              b     E B  C        

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen   B ED ACaaCCD D Dda

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 4 0 17
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,593 259,690 169 185 281 4775 20433

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 23 9,25 23 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 6 13 2,75 14 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 35 53 21,75 18 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDacEEDea  DbcdcecbDdEecBCabCAaaebEbCdc

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCAbCdAbaDbbBDBdce     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik aACeeccda c                             

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ddBeda beabCCbEDbDdb

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 2 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 5 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 8 12 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 2 8 9
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,538 259,690 15 17 19 105 375

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 97 23 91,25 76 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAADEEAECBBDcBCADBEdDCCBeaDEABECEbC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CADEBdAbACDAbBbBADEe     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik cACDDDCaCCACEADDDBDCEAa EBDBCDBaCBCAEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen adCAACBcCaaADCdcadDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 2 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,990 259,690 35 39 44 293 1094

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 89 22 83,50 70 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe eCDCAcEcACEAa DdBBBCDAEABBdDbC EDeCEACBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EaBCA Cd   DdbBDB AA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDDEAbCdDDDED DEebEDB BCBEDCAEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBCE AAaDECCebDcDde

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 2 87
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,188 259,690 128 141 176 1977 7482

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 19 0 19,00 48 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 60 28 53,00 44 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBEC AAc deECBBDdBCADBEAD dBeCDEAaabEca

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal eecEBe cbCD dB BADEc     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik D C         EA DD D  A   BD  DBB BCA DC 

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen Dc Acb bdec DCdD E c

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 0 39
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 2 0 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,113 259,690 88 99 118 1133 4245

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 71 24 65,00 54 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECcAAD cAECBBDbeaAcBEeDCCBba EA      

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEBebbbCDAbBbBc dA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCC C ADD             DBBCB AbDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECAebBbCCDADCd DdDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 9 4 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 0 52
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 4 1 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,158 259,690 124 136 168 1837 6867

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 63 32 55,00 46 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAAD EeECBBD cCAcBEbDbCBbCDdeaECEbd

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEBdAabCD dBbBADEA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik  cCcDDdDCd               B     BCB AEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aEebeedECaD DCdDedeD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 6 4 26
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,783 259,690 102 114 140 1297 4806

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 22,62 22,67 11,07

Toplam: 120 67 16 63,00 53 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAaa ACEbD DdBdBCDAEbBcCDbCAEDeCEACBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBaA CBAbaDbCBDB AA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADaDDD ACC D  EDBDEbA DBA bB       

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 1 83
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU KUVVET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,395 259,690 162 177 260 3963 16377

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 37 24 31,00 26 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBEC A b ceECcBDbBbADaE D CdAC E   CEeb

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcdBe   CD bBbBe dc     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik D      D                                

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECA C  e bb Cd  d c

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 1 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 10 4 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 2 0 9
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ KONAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,743 259,690 42 46 52 328 1256

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 88 23 82,25 69 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAADcEeECBBDaBCAcBEADCCdAaDEeBECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEBBAbdCDAbBbBA  A     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACcbDCDCbACEA D  D EAE EBDc DBBCB AEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECbAbBaCaDADCdDa DD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 3 70
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,433 259,690 110 122 150 1469 5404

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 68 30 60,50 50 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCB aDAADcbAECcBD eCADBEbDbCBACeEABECEAb

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CA EBdAa CeAbB BeDdA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACbDDCDCbAb Aa  aDCE a EBD  D B    E Ca

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen bE  Ab ae D DCdDadaD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 1 2 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 3 70
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 3 2 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
426,598 259,690 6 7 9 49 178

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 100 19 95,25 79 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBEC AeDccAECBBDbBCADBEADbaBACDaABdCEcC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CADEBdeaACDAbBCBADEd     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE EBDBCDBBCBCAEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECAAbBaaCDADCEDDdDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 22 0 96
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,918 259,690 10 12 14 80 272

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 98 21 92,75 77 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEEcACEAccDEBBBCcAEeBdCDbCAEDbCEbCBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCAACe bdDAbBDBdAc     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDDEACCBDcDEDBDECAEDB BCBEDCAEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBCEDdACDbCeDEDDaEa

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 21 1 91
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İKRA DAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,533 259,690 140 153 206 2699 10513

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 15 9 12,75 32 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 54 38 44,50 37 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe aCBcbcAAc cAECBBDacCADaEADCCBACeEbdECEAb

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CbbEBcbaACcAEe BccEe     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DAdDDDCDC bC eca BD   dC   d DBeC e     

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen bE   C  C c  ad  daD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 3 52
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MELEK EKİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,528 259,690 66 74 86 647 2419

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 82 29 74,75 62 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDbAEEDACEAc D BdBCDAEbBeCDCCeEceCEACBd

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBeAeCd bbDAbBcBEAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDD ACCBD DEb DE AED  BCBEDbbEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen be CEDAAeDEaCbdDcede

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 0 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ TÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,750 259,690 166 181 267 4349 18304

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 16 11,00 28 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 33 26 26,50 22 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe cdBEacAAc cAECdBD eCcaBEeeeCdcaDE       

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CADEadAbAC  dBbBA  e     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DA    dD     c a                        

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen D       C   DC    e 

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 5 8 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 3 2 13
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,885 259,690 73 81 93 738 2786

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 79 26 72,50 60 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECcAAcEEeEaBBDEBCADBdAebCdbCDEAcECE C

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEBc bACDAbBbBADEA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DdCDDcdDCCAC A  c    A  EBDc DBBCBCAE CE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DE AdaBaCCaADddDD  D

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 4 57
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR MERVE MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,870 259,690 18 20 22 113 408

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 96 22 90,50 75 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECcAADEcAECcBDEBCADBEecCCBbaDEeBECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CADEBdAbACDA dCBAaEA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDbCDCCbCdAcDDBDCEAEAEBDBCDBBCBCAEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen bECed BbCCDADCdDDbDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 21 2 91
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,028 259,690 75 83 95 795 3020

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 77 23 71,25 59 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DbBEC dADcEAECBBDddbADBEADCCBeCDEbBECEbC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAeEBdAbACD dBbBcc A     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCD CAC AD  BD E E  BDBe       ED  

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECAAb cCCDADCEDadcD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 0 65
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAY KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,655 259,690 33 36 40 276 1035

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 7 3 6,25 63 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 91 28 84,00 70 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBdaDbADEEAECBBacBCADBEeDbCdeCDEeBECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CADEBdADACccbBbBA de     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCACEADDcBDCEAEAEBDedDBBCBaAbDCa

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECAACBECCDcDCEDadcD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 22 1 96
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 2 3 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,388 259,690 90 101 122 1145 4300

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 72 28 65,00 54 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCecCDAecc AECBBDcBCADBEbDCCBACeEeBEbEdC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAaEBdAcdCDAbBCBAacA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDC AdEAD  d    E       BB B AEe  

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECAACBbC bAeCdD daD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 1 43
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,598 259,690 41 45 51 322 1226

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 89 26 82,50 69 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECcAbcEdAECBBDbBCADBEADCCBACDEAeECEeC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEBd bbCDA dbBADdc     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCaCeAbdADDDdDC AE EBDBCDB CBCAaDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECddCBaCa ADCdDDEDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 3 78
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 4 1 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN HALİLOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,778 259,690 149 162 219 2915 11422

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 50 31 42,25 35 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBdCcAeDcEAECBBadcCADBEAbCCdbCbE BaCEbC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal aAcEBe bbCD  BC cDbA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACeDDeDbCA ab   B                      

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen Dd AdC dCbD bd      

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 3 39
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY KURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,200 259,690 84 94 110 1009 3809

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 75 31 67,25 56 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEEcACEbc DaBdBaDAEABdCDeCAEDACEbCBc

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCcACdADdcAbdDBEcA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik Cd dD D  Dc     D aEbdD  AEcBCaCBED AaBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBCEDeAeDbCCDdDDDEe

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 5 43
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 3 2 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,835 259,690 125 137 169 1870 6988

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 22,62 22,67 11,07

Toplam: 120 60 21 54,75 46 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCcCAEED CE Dca BBBacAEbaBCDbCAEDACEACBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCAbCd cbDcbB BEec     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik C CCDADCDDD  dCdDe EDBD  b DB  dBE      

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 0 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 3 70
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 0 20



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,528 259,690 21 23 25 138 496

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 95 23 89,25 74 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCbEE ACEbDEaaBBBCcAEABBdDbCeEDbCEACBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EacCAbCd cbDACBDBEAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CdCCDADCDDDEACCBDDDEDBDECbaDe BCBEDCAEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBCEDAACDbCCDdDcDEa

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 3 83
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL BOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,243 259,690 121 133 165 1764 6573

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 64 33 55,75 46 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BbDCAccDeCEcc a BcBCDAEbBeCDbaAEbAbE  Bd

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal cDBCA C ecb cCBDBEeA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDAD D c AC dD DEDBaE bEDB BCBEDCA   

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen Ae  Ea Ad  dCbbaDe  

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 14 4 61
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KOÇİNKAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,563 259,690 65 73 85 644 2416

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 80 20 75,00 63 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAADccAECBBD BCADBEbDCCBbCDEeBECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEB A  CDAbdbBADEe     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACcDDCDeCAC  D   D   E EB    BBCB AE CE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DbCc C aCCaADCaeDdeD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 2 52
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA EREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,273 259,690 69 77 89 688 2594

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 79 21 73,75 61 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCcCAEEcACEADcD BBcCDAE BBCDbeAEDACEcCBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EbBe  Ce bbDAbB BaAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CdC DADCDDDEAC  D DE eDE  ED  BCBED AEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBCdaA bD  CDd D Ea

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 1 65
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE NAZ GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,760 259,690 59 66 78 571 2140

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 82 22 76,50 64 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEEDAeEAcdDEBcBbDAEAB CDCCAEbACEbCBa

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EaBCAbCdAabDbbBDBEAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDD ACCdD  E      E     B D AEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBCEDAAaDECCDdbDcda

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 14 1 61
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 4 0 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BORA KESKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,515 259,690 114 126 154 1528 5652

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 68 34 59,50 50 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEcDeCcADcDdBcdCDAEABBCDCCAEeeCEdCBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcaCAdCe bdDAbBDBEcc     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDDd d cDe  c     EDdAB        d

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen cCBdEDcACDaCCedDDDaa

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 14 3 61
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT  BARUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,368 259,690 96 108 131 1221 4542

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 70 24 64,00 53 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe  CDaAEc ACEeD D BBBCDAEbBBdDbCAEDACEAb  

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBCbbCd bbDcb  B dA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDD ACCdD DED D  AE B  C E      

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBCED Aab CCDdeDcda

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 1 78
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,218 259,690 58 64 76 561 2103

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 82 22 76,50 64 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBdCDAADcEAECBBDb aADBEbDbdcACcEcBEbEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CADEBd abCD bBCBA EA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDcCDCCACd   D  C  E EB B D BCBCAEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECAeCB CCDADCaead D

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 1 65
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,445 259,690 99 111 137 1264 4687

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 71 30 63,50 53 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBdaDbADccAECBBDEBCADBEbDCCBAaeEeBECEbC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEBd bACDb ebBADdA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCD CAC ADa BDbEc   BDBeD ea   E   

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aEdA bBcC D DCaa d D

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 0 4 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 3 70
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN OTSUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,223 259,690 129 142 178 2053 7816

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 61 37 51,75 43 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCcCbdcD CEAD abcaB DAEbBcCDbbAEDeCEdCBd

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal c BCbbCe b a bd B cA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CeCdDADCDDD AC BDDe DB    EDB  CBE dA   

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen cCBCEa AeDbCCDdacDde

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 14 3 61
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEM EREN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,325 259,690 115 127 156 1591 5925

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 63 19 58,25 49 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDa Ec  CEAD D B BCDAEeBB DbCeEDebEACaE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBdAbCBAbbD bBaB  A     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik C CCDADCD c AC B  D D      DB           

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen  C CEa ACDaCCD Db Ea

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 1 2 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 0 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 1 52
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN ÇAKMAKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,618 259,690 147 160 216 2859 11177

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 47 18 42,50 35 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCB Cb Ac  ecCBBa dCAcBEA CdcAabE       

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAa Bd   Ca EBbBAa A     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCAC  DD  D  cE EBDB D          

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen       c             

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 1 0 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 7 5 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 17 1 74
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,648 259,690 95 107 130 1210 4515

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 67 11 64,25 54 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCB aDd b cAECBBD BCAcBEADCCBAC EABECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CA EB  bACDAbB BADEd     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACcD  DCCdCEA D      E        BC       

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DE   CB C D DCd   D 

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 0 3 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 2 35
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CERENNUR KABAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,803 259,690 117 129 158 1607 5980

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 66 31 58,25 49 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBdCDAAccEAECdBDdBCADBEbbaCcACaEA ECEdC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal abcEBe DeCD bdbBeDdc     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDD  D CACEAaDDBDCE b EBD     CB AE   

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DEC  ec e D bCdD c c

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 17 0 74
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ETİRLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,275 259,690 57 63 75 560 2102

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 82 21 76,75 64 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCbEcDACEAc DEBBBCDAEABBCDCbeEbbCEbCBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EbBCA CB  bDAbBDB AA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CdCCDADCDDD A C D aEDBDE bEDB BCBb CAEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen A  ecaeA D CCDaD  dD

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 17 3 74
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 4 1 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YONTUÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,305 259,690 25 27 30 172 607

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 91 11 88,25 74 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAeecEAECBBDaBCADBEADCCBACDEABECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAbEBeADeCDAEBCBADEA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDD CDCCAC  DDDBDC  aBEBD CDBBC dAED  

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen D CA C  C   DCd  dDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 0 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT KUTLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,098 259,690 38 42 47 300 1118

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 90 27 83,25 69 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCcCAEcDACEADEDcBcBCDAEbBeCDbCAEDACEdCcE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBaAACd aEDAbdcBEec     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CdCCDADCDDDEACCdDDDEDBDEbAEDB BCBEDCAEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBCEDbAaebCCDdD  dD

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 2 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET KORKMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,708 259,690 113 125 153 1498 5550

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 68 32 60,00 50 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBEC AcD cAECBBDbBCADBcADCCBAaDEABECEda

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CbDcBebabCDbdBbBeaEA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACcDDCDCeeCE c   D  AE  B e D B B      

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECA CebCeDADCdbedbD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 3 52
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ DEMİRCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,430 259,690 157 172 244 3520 14194

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 43 29 35,75 30 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCeECcbAD ceECcBc BecDBEeeCCdACDEABdCEcC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEBe b C A d BA Ed     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik Dd   DCD      e      b                  

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen eb c CBdC c  C c E e

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 4 2 17
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SÖYLEMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,385 259,690 131 144 183 2160 8259

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 56 21 50,75 42 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBE  b c cAECBBD BCADBEbDbCdACDEe ECEbC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal  ba Be b CDAbBbB         

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCd  A   d bE   EB   D  C       

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen a CA  B C  Ab d  dDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 1 2 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 0 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 14 3 61
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,425 259,690 16 18 20 106 379

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 95 16 91,00 76 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAdEDACEAcEDEBBBCDAcABdCDCCAED CEeC d

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCAACeb bDd B B cA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CdCCDADCDDDEACCcDDDED DECAEDB BCBEDCAEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBbEDAAeD CCD DaDED

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 2 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,450 259,690 67 75 87 649 2422

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 82 30 74,50 62 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe eCcCbEEDACEADcD BBBCcdEABBeeCCeE eCEAbBd

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCAbCeAbbcA BDB d      

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACaDADCDDDEcCCeDDDE BD e EDB BCBEbCAEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen AaaCEacAeDcCCDEDDDdD

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 2 78
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ERİLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,735 259,690 155 168 234 3287 13099

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 44 24 38,00 32 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe cCBECDd  ccA CcBDbBdAcBEbDbCBAb Eb EbEbC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CA d d   CDA B B  EA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik D  e DCDeC        D             d b b   

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen D d  bB C    CEa E D

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 0 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 6 2 26
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE CEYHUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,758 259,690 112 124 152 1497 5545

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 65 21 59,75 50 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAdcDACE c DbBdBCDAcbBdCD CeEDACE  BE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBCA Cd bbDA BDB Ae     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik  ACCaADCD D AbbB          E   B BE CA   

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen A  CEDbACDbCCb D aE 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 2 39
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,963 259,690 103 115 142 1320 4882

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 70 31 62,25 52 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDa EE ACE b DEBcBaDAEABeCbCb          

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBeAdCdcbEDACBDBacA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACbDADCDDD  CCdD DEDBDd bEDB BCBEeCAEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen Aae EedACbcCeDdecDEe

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 0 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 7 3 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 17 4 74
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ALP UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,445 259,690 62 69 81 604 2268

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 80 17 75,75 63 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEc ACEAcccEBaBCDAEABBCDbaAEDAbEACBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBC ACdAbdDACBDcEAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCD D  CCdD  E  DECAEbB  C        

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBCED AbD CCDd D d 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 17 2 74
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,103 259,690 158 173 245 3532 14245

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 7 11,25 28 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 19 13 15,75 39 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 45 39 35,25 29 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe dCDC EcDeC A  D   d DAEeBBdb            

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBeAACd baD bdaBEce     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CdCaaADC  c ACbd   EcdDEebEDB B BEDbbEa 

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen bC dEe   DcCCb  bedc

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 5 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 7 43
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 2 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 3 0 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,525 259,690 76 84 96 802 3053

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 76 20 71,00 59 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCcaAdcDACEbc DEBBBCDAEABBCDCCeEcACEdb  

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBCA Cd a b  BaB AA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDcD ACCBD DEDBDEeA DB BCBE C  BC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen A   ED A DbCCDd b   

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 1 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 3 0 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ŞAYLIĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,913 259,690 139 152 201 2549 9825

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 53 26 46,50 39 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDbAdaDACEADcD BBBCDAEbBdCDCaAEaACEACBa

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal d BCAeb ADdadbBDB Ae     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik dAC DdDbDD   C e   dD      DB    c      

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen      D     CC d  cd 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 5 35
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,298 259,690 145 158 214 2830 11068

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 49 23 43,25 36 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAdcDACE c DaBBBCDAEAcBCDbaAEcACEdCBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal    C bCe bd   dDBdA      

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik C CCDADCD                               

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen AbBCEaA bDbae d   a 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 2 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 0 35
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,025 259,690 13 15 17 92 316

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 96 14 92,50 77 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCaAEDdCEACBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBCAACd cbDAbBDBEAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik C   DADCD c ACCBDcDEDBDE AEDB  CBED A BC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBeEDeACDcCCDdDDaED

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 2 70
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 3 0 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ KIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,658 259,690 94 106 129 1189 4431

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 71 25 64,75 54 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAADccAECBBD  CADBdADbCBACDEABaCE C

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal C cEBdAabCDAbBbBADE      

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DA DDDCDCCebEA D dDCE E EBD     Cab E   

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen Dd A b  e aADadc dDa

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 2 70
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OLGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,355 259,690 136 149 197 2444 9390

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 55 30 47,50 40 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCdECDAA  cAECBBD cCADBEeDbCdeaDEABbCEdC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal C aE e bcdD  BbBAD e     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACcDDCDC AC      D      BD    BC  e    

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen adCc bBbCeD bddD b a

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 1 52
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF PİRHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,613 259,690 71 79 91 731 2753

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 76 12 73,00 61 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEcDACEA  DEBBBCcAEbBBCDbCeEDACEACBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCA Cd b DACBDB AA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADaDDD  CC D D  BD C EDB           

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen A  CED   D CeDdD ad 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 1 70
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TONGUÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,100 259,690 137 150 198 2485 9563

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 54 28 47,00 39 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCcCAEEDACEAc DdBBBCcAEABdCeCCeEceCEbbBa

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal E BCA Cd a  c B B cA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik  ACCDADeD c A   D        ba             

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen cCBCbae baaCCDED Da 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 3 35
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,383 259,690 130 143 180 2114 8033

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 57 21 51,75 43 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEEDACEADcD BdBCDAEbBBCDCCeEDeCEeCcE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal d BCAdCBAebD bBDBEdA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCD  b b       B    a             

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen    e a     CaDb   d 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 0 39
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,133 259,690 50 54 62 373 1425

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 87 25 80,75 67 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCbEE AdEAD DdBeBCcAEbaBCDbCeEeACEACeE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCcACdAadDACeDBEAc     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDDEACCdDbDED DECAEDB BCBE  AE C

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen A BCEDeAaDbCCDaeDDd 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 2 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR     ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,248 259,690 159 174 246 3557 14376

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 43 32 35,00 29 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBEbDA   bAdCcBDcdbAbdEAbbecdCaEeeEdEbC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CceEB  a C e   cA dc     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DAC DDCDbC    D       E  B              

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen eECbbC bC DADC    e 

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 8 12 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 1 39
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,308 259,690 118 130 159 1617 6023

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 65 28 58,00 48 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe cCBcaDbAD EeECcBDEBCAcBEADCCBbbcEAaECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal eA dBd b CDAddbBADEe     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DA  DDCDdCb      dDC bE EBDB D          

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aEeA CBbCeDADC  eEDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 4 57
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YEŞİLGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,695 259,690 171 187 289 5295 23785

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 22,62 22,67 11,07

Toplam: 120 20 31 12,25 10 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe  bDa Ec bC    D BBceDbEbBcCceabE cbEc BE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal dDceeACdAaa b d c        

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik dd            Cd        ae              

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 4 1 2 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 1 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 8 10 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 2 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 2 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 4 4
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRCAN ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
444,283 259,690 1 1 2 13 43

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 31 0 31,00 78 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 103 6 101,50 85 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEE ACEADEDEBBBdDAEABBCDCCAEDACEACBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCAACdADbDAbBDBEAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCD DEAC  DDDED D  AEDB B B DCA BC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBeEDAACDECCDdDDD D

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 0 78
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 2 0 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TUNCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,923 259,690 82 92 108 953 3623

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 74 24 68,00 57 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDadEEDeCEADcD ccBbcAEbBBdDbaAEDeCEACBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCA CdA bDAbBDBddA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CA CDADCDDD AC cDcDE      EDB   B     B 

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBaEabACbECCDED DE 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 2 65
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,253 259,690 11 13 15 86 292

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 96 13 92,75 77 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAAD EAECBBD BCADBEADbCBbCDEABECEdC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAaEBdAbbCDA BCBADEA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCA EA DD DCEbE aBDB     BCAEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECAACBbCCDADCEDedDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 2 78
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERKUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,998 259,690 119 131 162 1725 6404

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 64 29 56,75 47 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCbaAccDACEbD DbBBBCDAEABBCDCCAEebCEdCBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EeBCAdCdAbdDb BDBceA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik  AbCaADCDD  ACC D  E B      BA          

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACeeEa AebcCdDE aDde

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 2 52
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERSAN DİKBASAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,403 259,690 142 155 210 2757 10798

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 50 25 43,75 36 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe cCBECab   EAECcBD BCADBEADbCdbaDbbBECEcC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal C caBd a CD  cbBA  A     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DA DD CDCb C  D          B   D          

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aE b C deeD bC D Eb 

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 1 39
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESER SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
425,388 259,690 7 8 10 56 202

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 100 20 95,00 79 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECcAADcEAECBBDEBCADBEADbCdeCDbeBECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal eADEBdAbACDAbBCBeaEc     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCACEADDDBDCEAEDEBDBCDBBCBCAaDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECecCBbCdDADCEDDEDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 23 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 4 1 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,393 259,690 111 123 151 1471 5409

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 66 22 60,50 50 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBdCcAAD bAECBBDEBCADBcbDCCeeCDEeBECEbC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CADEBd abCDc BbBA EA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DA DD CD  AbEAD    C AE E               

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DdCbeCB eCD DCdceE  

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 0 43
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EKMEKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,295 259,690 138 151 200 2535 9773

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 54 30 46,50 39 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEEceCEc  DdaBBCDAEABBCDbCeEDeCEbCaE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EacCA Cd  dDAbeDBEAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik  bbCDADCDDc               a             

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen Ae CEc  bbaCCDdabDae

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 7 3 30
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,098 259,690 60 67 79 577 2181

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 7 3 6,25 63 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 83 27 76,25 64 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCcCAEcDACEAccD BBcCDAEAadeDCCAEDACEeCBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal abaCA Cd b DAbB B cc     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDDEAbCdDDDEDBDEC EDB BCBEeCAaBd

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen AbBCED AbabCCDd DDE 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 1 87
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 4 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKA Z 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,453 259,690 127 140 173 1901 7114

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 62 32 54,00 45 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe dCDCeEEbeCEbD DdBaBdDcEABdCeCCAEbACEAbBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBaAdadebaDebB BEAe     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik C CCDADCDDD   Cd     B   AEDB  C        

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen bCBedD   baCCDEDDDde

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 14 1 61
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ALAGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,240 259,690 86 97 116 1109 4151

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 73 30 65,50 55 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBdCDAAc cAECBBD BCADBEbDbCdbbDEecdCEbC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CeecBeAbACDbbBCBAcEA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDeCbC ADD dDC  aBEBD     CB A D  

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECAAC aCCD DCdaedcD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 3 70
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,975 259,690 81 91 107 952 3618

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 74 23 68,25 57 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAdbDACEAD aEBcBCDAEABBCDbaAEDACc  Bc

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBCAbCBbbb c BDB eA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CAC DADCDDDdA   DD ED DE   DB BCBE      

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBbEDc eDdCCDdDe dD

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 17 0 74
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,033 259,690 77 86 99 853 3217

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 75 18 70,50 59 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAAD cAECBBDdBCADBEADbCBACDEABEdEdC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAaEBB DACDcbBbBccEA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DA DD CD CAC  D    CEA  E DBe           

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECA bBbCeD DCdeDdD 

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 0 57
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,170 259,690 151 164 223 3009 11879

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 49 31 41,25 34 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBEaceA cEAECBBDaBCADBEAbbCBACeEbBECEdC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEBdAbeCD  BbccDdA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik Dcb D CDC d   c  d d  c EB ce           

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen   bA C  e    a   d  

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 7 5 30
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN SOYTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,463 259,690 89 100 121 1143 4293

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 73 32 65,00 54 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDbbcEDACEAccabBdBCDAEABdCDCbeEcACEACaE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EeBCA CB abDcbBDBdeA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCaADCD D ACCaDcDEbdDECAEDB BCBE      

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen c  eEa AeDdCCDED ed 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 3 78
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL ALBAYRAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,275 259,690 17 19 21 107 383

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 96 20 91,00 76 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAADEEAECBBDdBCADBEbDbddAC EABECEdC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEBdebACDAdBbBAadA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCACEADDDcD EAE EBDBCDB CB AEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECAAbBcCCDADCEcDdDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 1 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,470 259,690 126 139 172 1900 7110

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 62 32 54,00 45 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCca EaDACEAD DbBBcCDAEbBcdDbCAEDeCEdCBb

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal acBaAdCe bbD CdaB Ae     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACbDADCDDDE CC      Ba   a   BCB b     

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBCb bA DdCCDd eDEe

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 1 2 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 2 48
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,318 259,690 9 11 13 70 235

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 99 20 94,00 78 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDbADcEAECBBDEBCADBEADCCdbCDEeBECEbe

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CADbBdAbACDAdBCBcDEA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCACEADDD DCEAE EBaBCDBBCBeAEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECeACcECCDADCEeedDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 1 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,718 259,690 85 95 111 1017 3842

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 72 19 67,25 56 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDabEEDACEADbDdBBcCDAEbBdCDCCeEDACEbCBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCA CdAbbDACBDBdAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik C C DADCDDcEA   D  ED     EDe           

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen eaBCEaA  D CCDdD  E 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 2 48
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ABACIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,600 259,690 87 98 117 1124 4210

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 71 22 65,50 55 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe cCBECDAADEbAECBBD cCAcBEADbCdA D*A ECEdC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal eADEBdAabCDAbBCBAD A     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCAb  aD  D Eb  EBD  D          

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aEb  CBbCa AD ED dcD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 1 78
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL UZU N 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
441,528 259,690 3 3 5 18 56

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 104 14 100,50 84 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEEaACEADED BBBCDAEABdCDCCAEDACEACBa

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCAACd bdDAbBcBEAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACbDADCDDDEACCdDDDEDBDECAEDBABCBEDCAEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBbEDeAaDcCCDEDDDED

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 21 2 91
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM DEMİRCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,918 259,690 83 93 109 981 3696

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 74 24 68,00 57 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBEbcAdc EAECBBD BCAcBEADCCBACDEABdCEbC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAaEBB  bCcAbBCBADde     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDD CDCCAC A   dDC cb  B      C CAE   

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECAdCBbCda DCdDabcD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 2 57
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,553 259,690 152 165 226 3053 12107

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 47 27 40,25 34 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BbDbAdccAC  cca B cCDAEABBC CCAEeeCE    

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBa ACd  bDAbBDB  A     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik    eDdDCD D Ab  D                 D     

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen caBCdD  e aaCD DaDdD

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 1 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 13 2 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 6 2 26
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,725 259,690 106 118 145 1350 4982

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 69 26 62,50 52 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCdEcDACEADcDbBBdbDAEABBCDCCAEDACEACBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal dacCAeCd   DcaBDB cc     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CAeCDADCDDcb C BD DED D   E B  CB       

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen  d dED A a dCDdDaadD

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 2 65
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,878 259,690 104 116 143 1323 4890

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 70 30 62,50 52 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCcCAEcDACEAc a BdBCDAEeBBdDeCeEDACEeaBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBCA Ce ebD bBaBdcA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCD DE CCa DDE  DE   DB BeB D b B 

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBb DeAabbCebbDD  D

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 1 78
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,345 259,690 63 70 82 615 2313

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 12 1 11,75 59 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 79 15 75,25 63 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BbDaAEc ACEA  D BBBCDAEABBdDeaAEDACEbeBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDaCA Cd baD bB B AA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDDEA CBD DEbBDE AEDBA CBE      

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen  C CED A DbCCDEDD   

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 22 0 96
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,825 259,690 170 186 282 4845 20847

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 26 20 21,00 18 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe aCDC dc         BBBbDAEABc D abdeACE a  

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal  ece  Ce    b BbBd A     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik    a ADC  c         D     E             

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen    e       C        

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 1 2 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 9 6 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 3 2 13
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARTALER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,658 259,690 64 71 83 625 2359

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 80 19 75,25 63 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEEDACEeD D BBBCDAEABdCDbCeE eCEACBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCAACdADbDdbBDBdeA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik C CCDADCDDD  CCd cDE cDE b DB   BE   E C

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen A BCEDAAbc CeDdD  E 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 17 3 74
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AKARSU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,675 259,690 54 59 71 515 1910

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 83 21 77,75 65 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDbAEEDACEAcca BBcCDAEABBCDCCAEcedE CBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCAACdAbbDcbB B AA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik C  dDdD DDD ACCaD D  BD  AEDB BCBE  AEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBeEa ACDaCCDdDDDdD

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 3 57
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AYHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,350 259,690 72 80 92 734 2765

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 31 8 29,00 73 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 81 33 72,75 61 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBdCDAbDcEeECBBDaBCADBEbDbCBeCeEABECEdC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEB   bCDAdBCBAadA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCAbEADDcBDbEAaAEBDeeDB CBCbEeCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECddedcC DADdaD daD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 21 2 91
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 2 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜNAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,725 259,690 19 21 23 114 410

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 95 18 90,50 75 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEED CEAccDbBBBCDAEbBBCDCCeEDeCEACBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal E BCAACd  bDAbB B AA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDbcEACCdDDDEbBDECAEDBABCBEDCAEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBaEDeAaDaCCD DDDdD

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 3 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜRDAMAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,958 259,690 107 119 147 1389 5104

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 5 18,75 47 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 65 15 61,25 51 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECD A cEAECBBD BdAcBEADb c           

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CA EBdAbACDA BbBA E      

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDdCACEAD  B  E          BCB      

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECdbC  CaDADCdDaEDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 5 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 1 52
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY YELDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,050 259,690 156 171 242 3497 14087

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 43 28 36,00 30 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECcd   cecCBBc BbADcEADbCBAaDEeBECEbC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal C aEBBbbACe dB Be cA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DA c DCDb                         b    E

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen a dcebB      C D d  

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 3 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 5 2 22
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 2 0 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M MUSTAFA ALAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,760 259,690 168 183 276 4678 19979

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 8 14,00 35 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 26 12 23,00 19 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe   cCAEc  CE     c cb AEABcC eC EDAa AC  

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal       Cd        B        

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CdeCD Dd                                

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen A B        C        

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 0 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 11 3 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 4 3 17
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,223 259,690 26 28 32 183 650

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 91 15 87,25 73 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe cCBECD AD bAECBBD cCADBEeDbCBe    B CEcC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAeEBc a CDAdBbBADEA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCAC ADD  DCEAEBEBDcCDB CBCAEDCa

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECAeCBECCDADCEDDEDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 4 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 21 0 91
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 3 2 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTYYILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,203 259,690 97 109 135 1251 4633

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 7 3 6,25 63 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 73 38 63,50 53 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBcbDAA  EeECcaDcdCAcBEADCCceCDdAaECEdC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEBdec CDcbBbBcDEe     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCe EA DDaDC bEAEBD  DBeCBbAEeCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DEeAeCBbeCb edEDcdcD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 3 83
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MARVA NOORİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,760 259,690 150 163 222 2977 11679

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 46 19 41,25 34 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCcC c DbCEADcD BdBd bEABBC ea d      BE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal  cBC bCd a  A  DB AA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik  A CDADCD c A             EDB B   D     

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen  e CE    DdCC   Daa 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 1 1 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 7 4 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 1 39
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,838 259,690 122 134 166 1782 6608

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 62 25 55,75 46 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe cCBECDA   cAECcBDcebAcBcbDCCdeCDEeBECEdC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal e DEBc b CD  B BcDEA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DdCD DCDCCACE DD BDC  E EBD  D          

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DEeA C  ebbAeCd  d  

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 17 1 74
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,578 259,690 80 90 103 893 3362

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 76 28 69,00 58 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBEa b   ceECBBDdeCADBEe aCdAbeEecdCEdC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CbcEBe b Cc  dbBA EA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCACEADDDBDCEAaCEBDBCDBBCBCAEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen bECdACBECacAcC      

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 1 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 23 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEĞİRMENCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,153 259,690 43 47 53 336 1283

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 89 29 81,75 68 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEE ACEADaDcBcBCcAEABdCDbaeEDeCEeCcE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EaBCAACdcb DAbBDBdeA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACbDADCDDDEAbCBDcaEDBDECAaDB BCBEDeAEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBCEaAAaDbCCDEDDDda

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 3 83
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,655 259,690 47 51 59 366 1402

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 87 24 81,00 68 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEEcACEAcED*aBBCDAEABd cCaAEceCE CeE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal E BCAACd DaDACBDBdAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDAD DDDE CC DD EDBbE AEDBABCBEDbAEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ceBbEaAAaDbCCDEDaDda

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 1 83
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,650 259,690 40 44 50 321 1223

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 88 22 82,50 69 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEcDACEbDcDbBBBacAEABBCDCCAEcACEACBc

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCA     dDAbBDBEcc     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDD A C D DE BDEdbEDBDBCBEDCAEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen eCBCEaAAeDcCCDdDbabD

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 1 87
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇAKICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,743 259,690 100 112 138 1276 4737

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 71 31 63,25 53 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEEDACEAD D BBBCcAEbBdCDCbeEcAbE  BE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EccCAbad  d eCBDBdcA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDDcAbCcD aED  E bEDB  CBE Cd   

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen eCBdcD AbD CCDbebcEc

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 17 3 74
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,803 259,690 98 110 136 1259 4665

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 70 25 63,75 53 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAADccAECcBDEBCADBEbDbdBACDEeBECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal abDEBd DbCabbebBADEc     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DA DD  DC eC A       Ab EBD   BBC  A D  

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECb e E CD DCdDadcD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 1 43
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,113 259,690 123 135 167 1798 6692

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 65 39 55,25 46 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECcbADccedCcBDddCADBdbadCdeCDdABdCEeb

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal aADEBeAcACDAbBeBeadc     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DAdDDbCDC ACdAD  dDC  E EBD   B C     CE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECdeCB Ceb DCdDaEDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 3 57
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 4 0 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,028 259,690 53 57 65 448 1719

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 85 24 79,00 66 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDaAEcDACEADcDdBBBCDAEABdCDCCAEDeCEdCBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal dcB AdCd adDAbBaBEcA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDD ACCd DDEDB c AEDB   BE CAa C

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen AeBCEaAAdD CCDdDDDdD

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 2 78
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 3 2 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELSU KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,125 259,690 37 41 46 299 1116

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 87 14 83,50 70 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEEDACEAD DEB BCDA bBBCDCCAEDACEAbBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EeBCA Ce bacc BDBdAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDD ACC D DE BDEeAE B BC ED A  C

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen   BCED ACDaCCb bDDEa

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 0 83
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 3 0 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ SU ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,055 259,690 79 89 102 880 3325

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 74 18 69,50 58 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAAc EAECBBD BbADBdADdCBACeEd  CE  

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEa   ACDebd BA        

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDD CDC AbEADDadDCE E EBD    eC       

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECcACBECCDADCd DEbD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 2 70
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BULANIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,918 259,690 20 22 24 135 488

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 94 18 89,50 75 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAAD EAECBBDdBCAcBEbDbCBbaDEbBECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal bA EBdAa CDAdBbBADE      

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCACEADDD DCEbE EBa  DBBCBCAEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECA CBbCCDADCdcDEDa

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 2 83
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MHMT VEHBİ SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,720 259,690 135 148 196 2438 9355

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 51 13 47,75 40 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDC E DACEAcdD BdBCDAEABdCDCaAEDb EACBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBC  C  Ddcb daBE       

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik                               BCBED    C

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen  CBbEa  CD C        

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 3 0 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
423,303 259,690 8 10 12 64 223

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 99 19 94,25 79 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAAD EAECBBDbBCADaEADbCBACbEeBaCEAb

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEBdbbACDAdBCBADEA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCACEADDcdDCEAE EBDBdDBBCB AEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECAACBbCCDADCdDadDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 2 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARAÇAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,038 259,690 23 25 27 147 521

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 93 16 89,00 74 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEE ACEAD DEB Bb AEbBBCDCCeEDACEACBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBCAbCBAb DAbdDBEAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDcEACCdDDDED DEeAEDBABCBbDCAaBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen eCB EDdA D CCDd D ED

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 21 2 91
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 2 3 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAMİ TOK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,488 259,690 4 5 7 41 145

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 101 19 96,25 80 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAAccEAECBBDdBCADBEADbCcbacEeBECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CADEBdAbACDddBbBADEA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE EBDBCDBBCBCAEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECAAbBaCCDADCdaDdDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 22 0 96
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,150 259,690 141 154 208 2714 10563

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 51 28 44,00 37 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCb AEEcACEAc D BdBbDbcbBeebeaeEDACEc e 

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal c BCe Cd  bDA   B  A     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CdCCDADCD c  C  D DED D   E B B         

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen    C D ACe CeDc Deda

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 7 11 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 2 57
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZIM KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,160 259,690 143 156 211 2799 10944

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 54 44 43,00 36 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe edecCcAAbcEeEecBDcBdbDcEADeCBAbabbeECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CADEBdbaACbbEdbBcDcc     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCAC  D cd  b E                 

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen addAceBaCCDADadDedaD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 3 48
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖRGÜÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,025 259,690 29 31 35 222 820

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 93 27 86,25 72 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBEaDAAcEEAECBBDcBCADBEbDCCBAabEeBECEbC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal ebaEBdcbbCDcdBbBADaA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCACEADDeBDCEAE EBDBCDBBCBCAEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECAAbBcCeDADCdDDdDb

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 21 1 91
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SUDE DURMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,875 259,690 68 76 88 659 2455

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 82 30 74,50 62 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAAcccAEdBBDEBCADBEADbCdeCeEbBdCEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal bAaEBdebbCDbdBbBc Ee     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCACEADDD DCE a EB  eDB CBaAE CE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECAebBaeeDADCED dDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 0 83
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL AZRA AYTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,975 259,690 61 68 80 597 2242

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 83 29 75,75 63 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe cCBdCDbADcEAECBBDcBCAcBdADCCBACcEecbCEdC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CADEBdbbACDAEBCBADEd     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DAC   CDCCcbEADDceDbEca EBDBCDB C   EDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DdCA eBbCaDADCaDDdDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 14 5 61
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL UYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,328 259,690 28 30 34 203 709

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 91 16 87,00 73 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DbBEaDAADEcAECBBDdBCADBEbDC BACeEABECEeC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal C cEBdA ACDAdBCBA EA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCAC A D d CEbE EBD  DBB BCAEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECAACBbCaDADCdDD D 

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 2 78
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,558 259,690 14 16 18 104 374

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 95 16 91,00 76 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDbbEEDACdADED BBBCDAEbBBdDCCAEDACEeCBd

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBCAbC  bbDACB B A      

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDDEACCaDDeEDBD CAEDB BbBEDCAaBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBCED dCD CCDEDDDED

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 2 83
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 3 2 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÖĞEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,510 259,690 46 50 57 346 1316

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 88 26 81,50 68 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECcAADccAECBBD ddADBEAebCdeaDbeBECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal aAcEBBA dCDAbBbBA bA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACcDDCDCCACEADD dDCEAE EBDBCDBBCB  EDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECAeeBbCCDADCEDadDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 2 83
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,153 259,690 49 53 61 371 1422

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 87 23 81,25 68 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAAc EAbCBBDEBCADBEADCCdACDEABECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal bA EBeAadCDAd CaA  d     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDD CDCCdCdAcDDaDdEAEEEBDB  B CBCAEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECccbB CCDADCbceEaD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 3 78
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ANIL ŞİMŞEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,880 259,690 165 180 266 4246 17799

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 30 12 27,00 23 65,81 66,02 40,06

TYT Sosyal CADEBdAa C  EB BcDEd     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik bbC   e CC    a  BDe    E D  D         b

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECe C  CeD DC   E  

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 4 35
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜ AKDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,685 259,690 101 113 139 1277 4739

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 69 22 63,50 53 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAADcadECBBDEBCADBEADbCcACeEABECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CADEBdAbdCDAaBbBADdA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACcDDCDCCAC  DD dDd A B   c            

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen abbA eB C   DCd  d  

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 14 3 61
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,978 259,690 44 48 54 339 1296

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 89 28 82,00 68 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAADEceECBBDdBbADBEADbCBAaDEABECEeC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAbbBd b CcAbBbccDEA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDeCACEADDDdDCEbE EBDBCD BCBCAEDCa

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECAeCBbCeDADCdDadcb

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 3 83
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 3 2 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA NARMANLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,935 259,690 30 32 36 233 888

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 92 26 85,50 71 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCcCdEEcACEbDEDEBcBdDAEABdCDbaAEDACEbCBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCAACeAaEDbbBDBEAe     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CdCCDADCDDDEACC DDDEDBDE AEDB BCBEDCAEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen eCBCEDcAebaCCDEbabda

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 1 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,868 259,690 116 128 157 1605 5974

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 15 10 12,50 31 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 67 34 58,50 49 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEcDACdADcDEBcaCDAEAcBCDCCAEDACEbCBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBaA Ce b DAbdDBEeA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CAeCDADbDc   CCdbacED   CbED Bd  b      

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACdaEDA becaCDbDDadc

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 8 48
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET POYRAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,990 259,690 132 145 185 2209 8424

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 56 23 50,25 42 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDaAEEDeCEbccbaBBBdDAEABdCebC EeAbEACcE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal E BC eCd b DACdaB ec     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDD ACCdD DED  E  E B           

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen            d  E     

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 17 1 74
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,690 259,690 55 60 72 523 1957

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 83 22 77,50 65 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe cCBECDA eEEdEdBBDbBCADBEAeCCBeCDEeBECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEBdAb CDcbB BADdA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCAC ADDD  C AE EB  eD BC  AE C 

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aEC eedbCaDADCEDDEaD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 0 78
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 3 0 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,858 259,690 70 78 90 710 2664

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 21 0 21,00 53 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 77 16 73,00 61 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe   BECD ADEEbECBBDbBbADBEbDCCdACDbABc    

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEBd DACDAbBbBADEA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCAC ADDDBD  AE                 

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECAACBdCCDADaEDedDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 0 70
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAHRA DUMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,805 259,690 105 117 144 1327 4898

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 1 3 0,25 3 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 70 30 62,50 52 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBEaDAAD cAECccDcdCADBEADCCdeCDEbBaCE C

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal bAcEB    CDAdBbBADEA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DAdDDDCDCaeC  DbDd CEc  EBD  D Bd a  e  

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DbeA e cCeDADCdDDdDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 6 65
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
442,400 259,690 2 2 4 15 53

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 104 14 100,50 84 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEEDACEADED BBBCDAEABBCDbaedcACEbCdd

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCAACBADdDAeBDBEcA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB BCBEDbAEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBCEDcACD CCDEDDaED

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 22 0 96
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAMİL ESAT ERASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,438 259,690 154 167 229 3161 12555

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 22,62 22,67 11,07

Toplam: 120 44 17 39,75 33 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDbA bcAcCcBDbBCADBEbDeCBACeEABECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal eceEBd                   

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACcDDCDCCbb  D  d  E                   

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 3 43
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,190 259,690 164 179 265 4230 17756

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 8 7,00 18 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 32 18 27,50 23 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCcCAcc dCE   c BacC   e    C           

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCAACceadD aB BEcA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik  AC DA    D   b   DE        B           

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen Ad ebD              

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 1 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 1 1 5

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 1 35
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,285 259,690 22 24 26 139 498

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 95 23 89,25 74 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCbEEcACEADEDEBBBCDAEABBCDCaeEDeCEeCdd

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBCb CdAabDAbBaB cA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCcDDEACCBDDDEDBDECAcDBABCBEDdbEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBCEaAACDbCeDEDDDED

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 22 1 96
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR ÖLÇÜCÜER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,945 259,690 51 55 63 389 1484

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 85 18 80,50 67 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe cCBEC eA  EAECBBDcBCADBEADbCBebDEABECE  

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEB Ac CDAbdbBeD e     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCaCCACEADD BDCEAa EBD  DBBCBCAEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECAAbBbCaDADC      

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 1 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ BİRİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,405 259,690 31 34 38 254 965

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 91 25 84,75 71 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBEacAADcaAECBBDaBCADBEADCCBACbEABaCEbC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEBdAa CDAbBCBA E      

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCACEADDDcDCEAE EBDaeDBcCBCAbDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECcdCBbCabADCda dDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 21 1 91
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 4 1 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,088 259,690 32 35 39 257 980

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 89 17 84,75 71 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCcCAEEDACEAc DEBBBCDAEABdCDbCAEDACEeCBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EbBCAACe bbDdbBDB AA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDAD DDDEACCdD  E BDE AEDB BCBEaCAE C

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBeEDAA DbCeb D  E 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 1 78
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLAY GÜLCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,483 259,690 24 26 28 157 574

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 93 18 88,50 74 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBEC AADcEAECBBDEBCADBEbDbaBbCDEABECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CADEBe bACDAbBbBADEA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCAC ADD  DCEAEAEBD bbBeCB AEDCa

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECA CBcCeDADCd adDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 1 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 3 2 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN DİNSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,720 259,690 163 178 264 4216 17672

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 34 24 28,00 23 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCbEd AdE c D BBabDAcABeCDba    CEea  

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal ceaCd CedD               

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik  Ae DAD             DB        B     A   

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen Ad Cca   c CCb      

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 1 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 8 6 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 4 1 17
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,135 259,690 120 132 163 1744 6490

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 62 22 56,50 47 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAAD cAECaBD BCADBEbDbCBbCDEAB CEdC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CA EBe b b   B BA Ee     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACcD CDCC C ea      dE       B  B  bc  

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DE d bBbC DADCdD dcD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 2 35
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
428,010 259,690 5 6 8 45 167

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 100 16 96,00 80 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDbAc EeECBBDEBCADBEbDCCBACDEABECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAaEBdADACDAdBCcAD A     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDdCACEADD BDCcbEAEBDBCDBBCBCAEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECAACBbCCDADCdDadD 

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 3 83
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,005 259,690 27 29 33 197 692

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 93 23 87,25 73 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDaAEEDeCEADEDbBcBCDAEABddDCCeEDACEbCBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCAACdAbbDAbBDBdAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDDEACCdD DE dDECAEDB BCBbDCAE C

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACB EaeAeDbCCDdDaDEa

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 1 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 4 1 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,430 259,690 93 105 128 1168 4363

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 69 16 65,00 54 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBdCDAADEb ECBBD BCADBdADCCB CDEeBECE C

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal b  EB    CDAbBbBcD A     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DA DDDCDCC d ADDa   EAE Ee   D  CBdA  CE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aEC b B e bAD       

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 14 2 61
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 4 0 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,745 259,690 78 88 101 868 3283

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 78 33 69,75 58 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCcCAEcDACEADcDbBcBCcAEbBBdDCCAEDAbEdCcc

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCAACdbbEDbbdcBEcc     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik C CCDADCD DEACbdDD EDB  CAEDB  CBEe  EB 

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen dCBeEDeAeDbCCDdbDDda

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 2 65
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 3 0 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞSEM ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,313 259,690 109 121 149 1454 5335

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 67 26 60,50 50 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBEaDA c EeECBBDaBdAcBEAabCBeCbEeBdCE a

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal eADEBd c CDd BCBAD e     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCa C   DD   E E EBD eD  CB    CE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECA e cCaDADCdD  c 

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 1 70
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 4 0 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER DURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,000 259,690 12 14 16 88 302

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 98 22 92,50 77 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAccEEAECBBDdBCADBEbDbCcAdDEABECEeC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CADEBecbbCDAbBbBcDdA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCACEADDDBDCEAECEBDBbDBBCBCAEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECAdCBECaDADdEDadDD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 23 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR BIYIKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,045 259,690 160 175 252 3687 15030

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 6 10,50 26 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 39 22 33,50 28 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDC Ec AC    c Bad DA  BB bb           

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCAACdAb    BDBEA      

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik a dCaAc D c  C       d    E             

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen AaBbdD AeabC Dda DE 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 0 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 4 2 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 3 5 13
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN ABUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,840 259,690 52 56 64 425 1639

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 85 22 79,50 66 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe eCDCAEcDAdEADED B cCDAEABcdDCaeEDACEACBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal dbBCAAC  bbDAbBcBEcA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDDEAC B  DE aDEa EDB BCBEDCAEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen cCBCEDeA D CCDd aDd 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 0 78
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,618 259,690 92 103 126 1163 4352

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 73 33 64,75 54 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDaAcaDACEADcDbBBBCadcbBdCDCCeEeACEeCBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCbACd DbDAbBDB cA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADeDDcbACCdD  EbcDEb  DB BCBE C EBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen cCBeca   b CeDdDD d 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 3 70
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN EYLÜL OLCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,545 259,690 45 49 56 345 1313

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 86 17 81,75 68 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAdbDACEAc DEBBBCDAEbaBCDCCAEDeCEdCBd

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCA C AbbDACBDB AA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDD ACCdDDDED D   EDe BC E  A  C

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen  C CEDeAeDaCCD DDedD

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 2 78
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 3 0 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,205 259,690 134 147 194 2374 9087

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 57 34 48,50 40 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAADEbAECBBD cCdcBEbDCCdbCDEAadCEeC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal eAeEBeAabCDAbBbBca A     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DcCcDDCD Ceb  DD      E        d        

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen adCc C bC DAbddcDdcD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 3 35
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA EŞKİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,653 259,690 161 176 255 3856 15871

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 5 10 2,50 6 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 43 44 32,00 27 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCeCAdcbAC Ac DacBcbcAEeBdCDCbdEeACEbdBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal deBCA CdbadD eBDBEcA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik bbCCDda cee   Cdc           eC          

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ceBCEa  eDaCebd  DdD

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 5 10 22
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,308 259,690 34 37 41 279 1048

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 90 25 83,75 70 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe cCBECDbcDcEAECcBDadCcDBEbDbdBeCcEABECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal eADEBdAbAbDA BbBA Ee     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE EBDBCDBBCBb EDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECA CBbCbDAbCE eEaD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 22 0 96
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,463 259,690 56 62 74 556 2095

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 84 30 76,50 64 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCaECcAAcccAECBBacBbADBEbDCCdACDEeBdCEdC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CADEcdAa C dd eBcbEA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCbCEADDDBDbEbE EBDBaDaBC CAEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECA eBceCDADCEDD Da

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 2 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 3 83
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,833 259,690 153 166 228 3149 12496

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 45 22 39,50 33 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEcbAaEc  DEBBcCDAEbBcCebaAEDeCE  da

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDB de e   Db   B        

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik C C DA C  a A  d   E BD d      CBEDd    

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen   B  a     C    D   

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 10 8 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 7 2 30
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İSA ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,128 259,690 36 40 45 298 1115

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 89 23 83,25 69 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEcDACEAcaDdBBBCcAEABBCDaCeEDACEdeBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCAACdAbbDACBDBEdc     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDDEAbC  c ED D   E B BCBEDCAEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBCEaeAdbcCCDEDDDda

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 1 65
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,145 259,690 144 157 212 2801 10948

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 50 27 43,25 36 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEc AaEec D c BCcAEABBCDbCbEaeCEe aE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal  cdCA C   bDAbBaBEcA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik C CCDA CDDc Ae  D  E       D            

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen   Be a  CDdaCed   Ee

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 1 48
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,730 259,690 148 161 217 2886 11306

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 0,50 10 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 9 1,75 9 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 51 34 42,50 35 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDA c ceECBBDdBCdDBEADCCdAbeEe dbEeC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAed e   C cacb     aEd  

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACccDCa d CEA DD D E   E  c            

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECbd   abeADCdDeED 

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 0 0 0
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 4 43
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,638 259,690 91 102 125 1162 4350

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 72 28 65,00 54 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEEDeCEAccD BBBCDAEbBBCDCbAEDACEbCaE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBCA Ce b DebBDBdAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACeDADCDDD A     a aBDEbAEDBAea E      

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBbEad  DbCbDdDeDba

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 2 70
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,445 259,690 48 52 60 369 1411

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 85 15 81,25 68 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAAcaEAEaBBD BCADBEbDCCBACDEABECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CA EBd b CDAbBbBAD       

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik bceDcDCDCCACE  D BD  AEBEB BCDBBCBCA    

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECAAb  CCDADCE  EDa

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 4 65
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAĞMUR UÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,130 259,690 74 82 94 750 2824

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 171 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,54 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,27 9,29 6,31

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 18,12 18,17 9,53

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,50 4,50 1,54

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 22,62 22,67 11,07

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,26 3,31 1,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,47 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,65 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,37 8,45 3,83

Toplam: 120 79 27 72,25 60 65,81 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDbAEbDACEADaD BBBCcAEbBBCDCabEcACEebBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EaBeAbCd  dDAbcDB AA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik edCCDADCDDc ACCdDDDED DE AEDB BCBE  A B 

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen dCdeEa ACD aCDEDDDd 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 4 78
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN TURAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,995 259,690 7 170 238 3366 13489

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 7 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 25,25 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,39 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,71 1,30 0,92

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,36 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,07 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,54 9,29 6,31

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 19,61 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,75 4,50 1,54

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 25,36 22,67 11,07

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,86 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,32 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 2,21 1,65 0,70

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 11,39 8,45 3,83

Toplam: 120 46 36 37,00 31 71,54 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDaAdcDdCE e a cBBCD EdaB DbacEc dEAC E

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBCA Ce Db A d BEdA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik  b CDADeD   Adb   a ce  d E             

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen cacCEDAAeDbCCDd  edb

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 9 7 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 2 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 5 4 22
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,335 259,690 4 72 84 631 2378

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 7 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,25 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,39 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,71 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,36 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,54 9,29 6,31

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 19,61 18,17 9,53

Geometri 10 4 5 2,75 28 5,75 4,50 1,54

TYT Matematik 40 21 11 18,25 46 25,36 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,86 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,32 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 1,65 0,70

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 11,39 8,45 3,83

Toplam: 120 82 27 75,25 63 71,54 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBECDAAc EAECBBDdBCAcBEADCCBACDEABECEdC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAaEBB  bCDAbdbBADEe     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik cACDDDCDCCeb   D  DbEba EBD  DBdaB bEbCd

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DaCAACBEebDADCdDDdaD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 4 70
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 2 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 3 2 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARAYEĞİT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,700 259,690 6 87 100 859 3230

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 7 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 25,25 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,39 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,71 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,36 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,07 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,54 9,29 6,31

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 19,61 18,17 9,53

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,75 4,50 1,54

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 25,36 22,67 11,07

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,86 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,32 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,21 1,65 0,70

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 11,39 8,45 3,83

Toplam: 120 78 32 70,00 58 71,54 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDaAEEDAaEA caaBBBCDAEABdCDbCeEceCEeCBd

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EbcCAeCdA bDAbdcBEAe     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik bACCDADeDDDdACbBDDDE  aE  EDB BCBEDCA  C

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen  C CEDAAeDaCCDdDDbdb

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 17 4 74
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 3 0 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DUA SADİOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,990 259,690 3 65 77 565 2119

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 7 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,25 25,61 18,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,39 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,71 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,36 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,54 9,29 6,31

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 19,61 18,17 9,53

Geometri 10 7 2 6,50 65 5,75 4,50 1,54

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 25,36 22,67 11,07

Fizik 7 3 1 2,75 39 4,86 3,31 1,59

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,32 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,21 1,65 0,70

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 11,39 8,45 3,83

Toplam: 120 83 25 76,75 64 71,54 66,02 40,06

TYT Türkçe eCDCAcbDACEAcED BBBCDAEABBCDbCAEDeCEACBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBab Ce bbD bBDBdAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDDEACCdD DEDeDEC bDB eCBED AEeC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen b  CED AaDbaCDdDDa  

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 1 83
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAN TURAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,375 259,690 2 61 73 528 1975

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 7 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 25,25 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,39 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,71 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,36 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,07 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,54 9,29 6,31

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 19,61 18,17 9,53

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,75 4,50 1,54

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79 25,36 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,86 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,32 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 1,65 0,70

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 11,39 8,45 3,83

Toplam: 120 84 28 77,00 64 71,54 66,02 40,06

TYT Türkçe cCBEC bc  EeECBBDdBCADBEbDbdBbCeEABE    

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CAcEBdADACDbbBCaADdA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DAaDDDCDCCdCEADDcdDCEAb EBDdCDB CBCAEDCE

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECAeCBaCCbADCEDDdeD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 5 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 4 78
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YUSUF TAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,300 259,690 5 85 98 845 3195

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 7 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 25,25 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,39 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,71 1,30 0,92

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,36 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,07 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,54 9,29 6,31

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 19,61 18,17 9,53

Geometri 10 7 3 6,25 63 5,75 4,50 1,54

TYT Matematik 40 31 9 28,75 72 25,36 22,67 11,07

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,86 3,31 1,59

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,32 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 1,65 0,70

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 11,39 8,45 3,83

Toplam: 120 80 40 70,00 58 71,54 66,02 40,06

TYT Türkçe cbBECDdAacaAECcBDdaCbDBEbDbeBAaeEABECEbC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CADEBeAbbCDcbebBADde     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCACdAbDadDCEbEAEBDBdDBaCBeAEDCa

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen DECAACBaCabADCdDDdeD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 3 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 3 2 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KORKMAZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
424,783 259,690 1 9 11 58 209

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 7 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,25 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,39 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,71 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,36 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,54 9,29 6,31

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 19,61 18,17 9,53

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,75 4,50 1,54

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 25,36 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,86 3,31 1,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 3,49 1,54

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,21 1,65 0,70

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,39 8,45 3,83

Toplam: 120 99 17 94,75 79 71,54 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDaAEEbACEADcDdBBBCDAEABBCDCCAEbeCEAaBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBCAACe bdDAbBDBdAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDDEACC DcDEDBDE AEDB BCBE bAEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBbEDAACDbCCDEDDDED

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 1 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATURALP YANGÖZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,930 259,690 6 138 171 1892 7067

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 8 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 26,50 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,16 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,12 1,30 0,92

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,38 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,97 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 8,62 9,29 6,31

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 16,78 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,75 4,50 1,54

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 19,53 22,67 11,07

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,06 3,31 1,59

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,00 3,49 1,54

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,97 1,65 0,70

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 7,03 8,45 3,83

Toplam: 120 58 14 54,50 45 61,69 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAEE ACEAc D BcBCDAEABBCDCCAE eCEbC E

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EcBCb C     dbB B AA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik  eCCDAD DDD A   D Da                    

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen AC bdaAAC   CD    d 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 2 43
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ARDA AKKOYUN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,903 259,690 3 58 66 452 1723

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 8 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,50 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,16 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,12 1,30 0,92

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,38 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,97 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,62 9,29 6,31

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 16,78 18,17 9,53

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,75 4,50 1,54

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 19,53 22,67 11,07

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,06 3,31 1,59

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,00 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,97 1,65 0,70

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,03 8,45 3,83

Toplam: 120 86 29 78,75 66 61,69 66,02 40,06

TYT Türkçe cCBEacAAc bAECBBDdBdAaBEADbCBAaDEcBECEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal eADEBe bcCDdb bBADEA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik DACDDDCDCCACEADDDBDCEA  EBDBdDBBCBCAEeCa

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aECAAC beaDAbCbDDbDe

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 22 0 96
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 3 2 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA NAZ AKDAĞLI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,365 259,690 8 184 279 4723 20204

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 8 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 26,50 25,61 18,85

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,16 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,12 1,30 0,92

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,38 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,97 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 8,62 9,29 6,31

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 16,78 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,75 4,50 1,54

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 19,53 22,67 11,07

Toplam: 120 29 25 22,75 19 61,69 66,02 40,06

TYT Türkçe  CcCAEc AC  DcD B  aDAEABddbCCbbeACEcCdE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal accC eCd aa  bd B dA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik     DAD   ca b                          

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 0 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 1 20
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 3 1 13
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YAVUZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,605 259,690 2 38 43 287 1076

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 8 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,50 25,61 18,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,16 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,12 1,30 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,38 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,97 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,62 9,29 6,31

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 16,78 18,17 9,53

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,75 4,50 1,54

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 19,53 22,67 11,07

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,06 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,00 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,97 1,65 0,70

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 7,03 8,45 3,83

Toplam: 120 90 25 83,75 70 61,69 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDabEEaACEAc DEBdBbDAEbBBCDCCeEDACEACBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal dDBCAeCeAadD bBDBEAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCDDcEACCBD DEDdaECAaDBABCBE  AEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBbEDAAaDdCCDdDeDda

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 2 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GENÇAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,763 259,690 4 96 115 1096 4114

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 8 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 26,50 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,16 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,12 1,30 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,38 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,97 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,62 9,29 6,31

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 16,78 18,17 9,53

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,75 4,50 1,54

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 19,53 22,67 11,07

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,06 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,00 3,49 1,54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,97 1,65 0,70

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 7,03 8,45 3,83

Toplam: 120 73 29 65,75 55 61,69 66,02 40,06

TYT Türkçe DCBEaDAAcccd CBBD cCADBEbDbdBACDEAccCEAC

Cevap Anahtarı A DCBECDAADEEAECBBDEBCADBEADCCBACDEABECEAC

TYT Sosyal CADEBe c CDAbebBdDdA     

Cevap Anahtarı A CADEBBADACDAEBCBADEABEBDA

TYT Matematik  ACDDDCDdCbCEA D  DCEAb EcDBeDBBCB  a   

Cevap Anahtarı A DACDDDCDCCACEADDDBDCEAE9EBDBCDBBCBCAEDCE

TYT Fen aEC  C bCbDADCdD  cD

Cevap Anahtarı A DECAACBECCDADCEDDEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 3 70
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,605 259,690 7 169 237 3348 13395

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 8 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 26,50 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,16 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,12 1,30 0,92

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,38 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,97 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 8,62 9,29 6,31

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 16,78 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,75 4,50 1,54

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 19,53 22,67 11,07

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,06 3,31 1,59

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,00 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,97 1,65 0,70

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 7,03 8,45 3,83

Toplam: 120 44 26 37,50 31 61,69 66,02 40,06

TYT Türkçe  CDCdccDeCEAc acBBaCDAEeaBCDaaAEDACEeCaE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EaBCb CB D D  B BEcc     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik C C DADCa c   Cd   Ec a    b            

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen            a   D  d 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 1 0
İSLAM VE İBADET 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 5 35
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT AYHAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,518 259,690 5 104 127 1167 4361

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 8 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,50 25,61 18,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,16 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,12 1,30 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,38 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,97 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,62 9,29 6,31

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 16,78 18,17 9,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,75 4,50 1,54

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 19,53 22,67 11,07

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,06 3,31 1,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,00 3,49 1,54

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,97 1,65 0,70

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,03 8,45 3,83

Toplam: 120 71 24 65,00 54 61,69 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCbEEDACEADcDbBBBCDAEABdCDCbeEDACEcCBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDceAbCdA dDACBDBdeA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik   CCDADCDbD A  aD  EDBD    DB           

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen cCdCEadA DbCCDcDc d 

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 2 57
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY KETENCİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,373 259,690 1 33 37 236 903

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 8 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,50 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,16 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,12 1,30 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,38 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,97 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,62 9,29 6,31

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 16,78 18,17 9,53

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,75 4,50 1,54

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 19,53 22,67 11,07

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,06 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,00 3,49 1,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,97 1,65 0,70

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,03 8,45 3,83

Toplam: 120 91 22 85,50 71 61,69 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDeAEEcACEADEDEBBBCDAEABBdDbbAEDACEACBE

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCAACdeabDAbBeBEAc     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDAcCDDDbACCBDDDEDBD ebEDBABCBb      

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBCEDAAeDbCCDEbDDde

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 2 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİT ALÇİÇEK 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
437,223 259,690 1 4 6 27 79

Puanı Hesaplanan: 187 292 5836 26517

Katılımlar: 1 187 292 5889 26711

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 32,75 25,61 18,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,31 2,35

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,30 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 1,82 1,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 2,86 1,90

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 16,25 9,29 6,31

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 27,50 18,17 9,53

Geometri 10 10 0 10,00 100 10,00 4,50 1,54

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 37,50 22,67 11,07

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,50 3,31 1,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,50 3,49 1,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,50 1,65 0,70

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 12,50 8,45 3,83

Toplam: 120 103 16 99,00 83 99,00 66,02 40,06

TYT Türkçe BCDCAcEDACEADED BBBCDAEeBdCDCCAEDACEACda

Cevap Anahtarı B BCDCAEEDACEADEDEBBBCDAEABBCDCCAEDACEACBE

TYT Sosyal EDBCAACeAbdDACBDBEAA     

Cevap Anahtarı B EDBCAACBADEDACBDBEAADAEBB

TYT Matematik CACCDADCcDDEACCdDDDEDBDECAEDB BCBEDCAEBC

Cevap Anahtarı B CACCDADCDDDEACCBDDDEDBDECAEDB9BCBEDCAEBC

TYT Fen ACBCEaeAeDaCCDdbDDED

Cevap Anahtarı B ACBCEDAACDECCDEDDDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 2 87
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 3 3 0 100
KİMYA HER YERDE 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
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