
SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A Y* ERVA İLKBAHAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
465,935 303,760 4 4 4 9 70

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 19 1 18,67 93 11,98 11,70 4,98

Fen 20 18 2 17,33 87 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 84 6 82,00 91 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) bDCADCcBACBBDDAACBBc

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCBBAACDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) BABCBCDCCD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BCDCDABCAA

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CBBADAADDDCCAcBBCDDA

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCACCADBDBBAdADAACbB

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 3 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 6 1 86
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 6 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA DİLA ÜÇTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,923 303,760 33 36 120 417 2901

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 12 3 11,00 55 11,98 11,70 4,98

Fen 20 8 10 4,67 23 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 55 24 47,00 52 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BAdBBDDCAD ACBBDDAAc

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) caDCCDAAAb

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN)  Ddc CdCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) D dBCcCbAA

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT)  CBbAc A CDDBa CD DA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) ACBCaBb cbDdcAdbba C

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 5 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 0 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 1 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 5 0 71
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 2 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 1 33
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 0 3 0
Evren kavramını açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMADI FATİH 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
427,065 303,760 13 14 27 96 649

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 15 4 13,67 68 11,98 11,70 4,98

Fen 20 16 2 15,33 77 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 73 12 69,00 77 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) DbCADC BAbBBDDAACBBD

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCBaAACDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) aABCBdDCCD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BCDbDAB AA

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CdBADAA DDCCdcBBdDDA

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCAC AD DBBACcDAACbB

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 5 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 0 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 5 2 71
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 0 67
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Evren kavramını açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEZEREN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
448,997 303,760 8 8 16 43 266

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 5 4 3,67 37 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 20 0 20,00 100 11,98 11,70 4,98

Fen 20 19 1 18,67 93 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 76 13 71,67 80 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BdaBBccCADCACBBDDAAc

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) aBDCCDAAAd

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN) CbBABCBCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) DAcBdDC bb

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT) BCBAADDADCDDBCACDBDA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) ACBCDBCABADBDAdADBAC

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 3 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 0 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 7 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 6 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Evren kavramını açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÇINAR ÜLGER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,923 303,760 25 28 83 284 1993

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 12 4 10,67 53 11,98 11,70 4,98

Fen 20 12 8 9,33 47 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 64 19 57,67 64 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BACBBcbCADCcCB DDAAc

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) BBDCCDAAAC

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN)  DBA CBCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) cABBCDCabA

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT) c B ADbA bDDBCdCD DA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) AbBCDBdABADBDcddbdcC

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 0 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 4 2 57
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 2 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 0 3 0
Evren kavramını açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YEKTA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
360,392 303,760 31 34 112 390 2750

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 12 5 10,33 52 11,98 11,70 4,98

Fen 20 11 7 8,67 43 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 58 24 50,00 56 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) aDCAad BACBBDDbAdBBD

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCBBAACDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) B  CBaDCCD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BdDbDAcacc

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT)  cdAD A DbCCAaBdCDDA

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCACCAaBDc AdAcb Cba

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 3 2 60
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 0 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 1 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 4 2 57
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 2 3 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 0 3 0
Evren kavramını açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYRİS EGELİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
439,175 303,760 10 11 21 65 425

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 17 2 16,33 82 11,98 11,70 4,98

Fen 20 16 4 14,67 73 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 77 11 73,33 81 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BACBBb CADCACBBDDAAc

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) aBDCCDAAAC

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN) CDaAcCBCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) DABBCDCCAA

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT) BCBAADDA CDDdCACDdDA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) ACBCDBdAcADBDAdAbBAC

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 6 1 86
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE SAHRA ÖZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,138 303,760 45 51 331 1728 10823

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 3 8,00 40 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 4 5 2,33 23 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 2 17 -3,67 -18 11,98 11,70 4,98

Fen 20 3 12 -1,00 -5 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 24 48 8,00 9 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) c CA   BACB   dACB c

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DbCc AAdb 

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) dccdaCb aD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BdDCabcdA 

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT)  Bdcab*bccadbaBddbac

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) cbA bAc a cA dcdcbb 

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 3 1 60
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 3 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 5 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 1 5 17
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 0 5 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 1 4 20
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 1 33
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 0 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA DURGUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
424,981 303,760 16 17 32 105 702

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 19 0 19,00 95 11,98 11,70 4,98

Fen 20 14 6 12,00 60 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 74 15 69,00 77 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) bDaADCcBcaBBDDAACBBD

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCBBAAbDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) BABCBCDCdD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BCDCDABdAd

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CBBADAA DDCCADBBCDDA

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCAdCADBDBdAdAcAcCbB

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 3 2 60
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 3 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 7 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 5 0 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM MERVE AVCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
435,323 303,760 12 13 23 76 480

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 16 1 15,67 78 11,98 11,70 4,98

Fen 20 17 3 16,00 80 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 76 11 72,33 80 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) bDCADCABACBBDDAACcac

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCBBAACDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) BABCBbDCCD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BCDCDABabA

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CBBAD A  DCCAcBBCDDA

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCACCADBDBBAdcDAcCDB

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 5 1 71
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 5 0 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KARACA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
425,906 303,760 14 15 28 101 678

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,98 11,70 4,98

Fen 20 14 6 12,00 60 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 75 15 70,00 78 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BddBBcDCADCACBBDDAAc

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) BBDCCDAAAC

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN) CDaABCBCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) DABBCDCdAb

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT) BCBAADDADCDDBCbCDcDA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) ACBCDBaAcADBDAddbBcC

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 3 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 6 1 86
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 5 1 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YAMAN ÜNAL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
478,487 303,760 1 1 1 4 16

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 19 1 18,67 93 11,98 11,70 4,98

Fen 20 19 1 18,67 93 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 85 5 83,33 93 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BACBBcDCADCACBBDDAAD

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) BBDCCDAAAC

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN) CDaABCBCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) DABBCDCCbA

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT) BCBAAbDADCDDBCACDBDA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) ACBCDBCABADBDAdADBAC

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 3 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 7 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 5 1 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Evren kavramını açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BEREN ÜSTÜNGÜN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,333 303,760 30 33 99 355 2541

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 9 9 6,00 30 11,98 11,70 4,98

Fen 20 13 6 11,00 55 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 60 27 51,00 57 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) cDCADCcBACBBDcAACBBD

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCaBAAdDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) ccBCaCDCdD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BCDCDABdbb

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CBBcD AD bCddcBBaacd

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCAC ADBcBdAddDbdCDB

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 3 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 4 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 6 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 3 20
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 2 3 40
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFECEŞEKE USTA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,234 303,760 44 50 242 1095 7164

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 7 1 6,67 67 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 6,10 6,05 3,60

Matematik 20 3 5 1,33 7 11,98 11,70 4,98

Fen 20 8 9 5,00 25 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 33 25 24,67 27 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) DaCADCd baBBDDAACBac

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DC a AACDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) a  Cd  Cda

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sayısal (MAT) d BcD c      c  bD  

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCdCdA BDdBddbbbc D 

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 5 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 0 80
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 2 0 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 1 3 20
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 2 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 1 33
Evren kavramını açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TARIK BOZKURT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,489 303,760 27 30 90 307 2176

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 13 3 12,00 60 11,98 11,70 4,98

Fen 20 12 8 9,33 47 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 61 20 54,33 60 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) dA BB DCADbAC aDDAAD

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) BBDCCDAAAC

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN)  baAaCBCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) D aBCDCddA

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT)  C dADDA CDDBC bDdDA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) ACBCDBaddADBDbbdbBcC

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 0 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 1 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 1 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 6 0 86
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 2 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKBULUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
425,443 303,760 15 16 29 102 690

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,98 11,70 4,98

Fen 20 13 7 10,67 53 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 73 17 67,33 75 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) cDCADCcBACBBDDAACBBD

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCBBAACDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) BAcCBbDCCD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BCDCDAdabd

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CBBAbAADDDCCcDBBCDDA

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCACCbDcDBcddADAcCbB

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 2 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 6 1 86
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 5 1 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN TARIM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,073 303,760 26 29 84 291 2062

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 2 3 1,00 10 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 13 2 12,33 62 11,98 11,70 4,98

Fen 20 11 8 8,33 42 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 57 18 51,00 57 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BAdBBDDCADC CdBDDAAD

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) aBDCCDAAAd

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN)  DB  CBdCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG)    aCa a A

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT)  C  ADDA CDcBCAdD DA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) ACBCDBCbcbbBDAbdb cC

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 5 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 0 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 0 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 0 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 6 1 86
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 2 0 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 0 2 0
Evren kavramını açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKUŞ KAAN TALİP 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
435,741 303,760 11 12 22 75 474

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,98 11,70 4,98

Fen 20 16 4 14,67 73 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 75 15 70,00 78 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) DcCADCABACBBaDAACBBc

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCBBAdbDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) BAaCBbDCCD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BCDCDABdAb

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CBBADAADDDCCAaBBbDDA

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCdCCADBDBdAdADAACbB

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 5 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 2 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 6 1 86
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 6 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA KIRAYLAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,116 303,760 18 19 41 133 934

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 4 2 3,33 33 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 12 1 11,67 58 11,98 11,70 4,98

Fen 20 17 2 16,33 82 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 66 12 62,00 69 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BACBBbDCADCACBBDDAcD

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) BBDCCDAAAC

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN) bcaccCBCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) cABBCa    

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT) dCBAADDA CDDBC      

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) ACBCDBCABADBbAdADB C

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 3 2 60
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 2 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 0 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 1 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 6 0 86
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 3 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 3 0 60
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Evren kavramını açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ADA ÖZTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
465,472 303,760 5 5 5 10 73

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 19 1 18,67 93 11,98 11,70 4,98

Fen 20 17 3 16,00 80 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 82 8 79,33 88 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) cDCADCABACBBDDAACBBD

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCBBAACDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) BcBCBCDCCD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BCDCDABdAb

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CBBADAADDDCCbDBBCDDA

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCACCADBDBBAdADAcCbB

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 3 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 6 1 86
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 6 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN  EKMEKÇİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,534 303,760 22 24 56 202 1358

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 3 3 2,00 20 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 16 3 15,00 75 11,98 11,70 4,98

Fen 20 14 5 12,33 62 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 65 18 59,00 66 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BdCBBDDbADCc BdDDAAD

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) aBDCCDAAAd

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN) CDBABCBCCc

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) Dbd CcC   

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT) BCBAcD ADCaDBCACDcDA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) ACBCDBCABAbB cdAcBcC

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 1 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 1 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 4 2 57
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 5 1 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 0 67
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ŞENTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,581 303,760 21 23 55 188 1303

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 15 3 14,00 70 11,98 11,70 4,98

Fen 20 14 5 12,33 62 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 68 14 63,33 70 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) cDCADb BbCBBDDAA B D

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCBBAACDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) BA CB DCCD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BCDCcAadAA

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) C BADdA DDbCADBBdDDA

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCdCCADBDBB bdbAACbB

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 0 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 7 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 3 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KALAM BARIŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
408,562 303,760 20 22 52 163 1132

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 16 4 14,67 73 11,98 11,70 4,98

Fen 20 14 6 12,00 60 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 72 18 66,00 73 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BddBBcDCAcCACBaDDAAD

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) BBDCdDAAAC

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN) CDBcBCBCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) DABBCDCCbA

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT) BCBdAbDADCcDBCbCDBDA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) ACBCDBCdcADcDAbAbBAa

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 3 2 60
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 3 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 5 2 71
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 5 1 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KILIÇ BAHAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
414,323 303,760 19 20 43 137 965

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 15 2 14,33 72 11,98 11,70 4,98

Fen 20 16 4 14,67 73 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 68 17 62,33 69 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BACBBcDCADbACBBaDAAD

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) aBDCCDAAAC

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN)  aac CdCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) DABBCDCabc

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT)  C dADDA CDDBCAaDBDA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) dCBCDBCABADBDbdAbBAC

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 0 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 7 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 3 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KINIK PELİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
360,344 303,760 32 35 113 392 2756

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 11 9 8,00 40 11,98 11,70 4,98

Fen 20 13 7 10,67 53 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 61 29 51,33 57 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) cDCADCdBdaBBDDAAbBaD

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCaBAACDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) dABCBCDCCa

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BCDCDAaabd

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CBBADAAbabCabacadDDA

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCdCCADBDBcAdAbccCbB

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 2 5 29
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 4 2 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY ÇEBİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,852 303,760 36 39 142 543 3771

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 3 12,00 60 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 8 0 8,00 80 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 4 4 2,67 27 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 7 5 5,33 27 11,98 11,70 4,98

Fen 20 11 4 9,67 48 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 50 18 44,00 49 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) ccCADd B  BBDDAA BBD

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DC BBAACD 

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) BA CdbDCCD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) dCDCbAd b 

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CB c dA D  a  Ba DDc

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCAC ADaDB d dD  CbB

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 0 80
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 0 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 1 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 2 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 1 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 3 1 43
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 1 1 17
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 1 60
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 1 33
Evren kavramını açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DAĞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,403 303,760 37 41 159 624 4274

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 2 6 0,00 0 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 7 8 4,33 22 11,98 11,70 4,98

Fen 20 14 6 12,00 60 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 51 32 40,33 45 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BbbBdbcCADbACdBcDAAD

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) aBDCCDAAAd

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN) bDBAaCBCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) b dcCD abc

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT) B B cD dD  cdabbDdDA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) cCBCcBdAcADBDAdcDBAC

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 2 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 3 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 0 4 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Evren kavramını açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ŞENGÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,237 303,760 35 38 138 500 3422

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 9 5 7,33 37 11,98 11,70 4,98

Fen 20 11 5 9,33 47 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 54 21 47,00 52 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BAdBBbDCc CA BcDD AD

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) BBDCaDAAAC

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN)  DdA bdCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) DAaaCDCaAA

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT) cC  AbbA   aBCc DBDA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) dCBCDBC c DBcAdAaB  

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 2 2 40
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 0 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 3 3 43
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 1 2 17
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 1 60
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 1 33
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METE TUNCER HIZLI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
369,076 303,760 28 31 93 336 2389

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 13 5 11,33 57 11,98 11,70 4,98

Fen 20 15 5 13,33 67 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 60 28 50,67 56 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) cDaADCcBACBBDDbACdac

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCaBAACDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) acdCdbDaCc

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BCDCDAaabA

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CddADAA DD CccBBbDDA

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) aCACCdDBDBBAbADAcCbB

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 3 2 60
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 0 3 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 5 2 71
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 2 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR NERMİN GÜLER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
441,783 303,760 9 10 20 59 380

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 18 1 17,67 88 11,98 11,70 4,98

Fen 20 16 4 14,67 73 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 75 13 70,67 79 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BAdBBcDCADCACBBDDAAD

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) BBDCCDAAAb

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN) aDBA CBCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) DABBCDbabd

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT) BCB ADDADCcDBCACDBDA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) ACBCDBdABADBDbbAbBAC

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 1 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 6 1 86
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 6 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLSU AKTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
454,285 303,760 6 6 11 28 185

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 19 1 18,67 93 11,98 11,70 4,98

Fen 20 16 4 14,67 73 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 80 9 77,00 86 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BdCBBDDCADCAbBBDDAAD

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) BBDCCDAAAC

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN)  DBAaCBCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) DABBCDCCbA

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT) BCBAADDADCDDBCbCDBDA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) ACBCDBCABADBDAdcbBcC

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 5 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 1 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 6 1 86
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 6 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZEL DENİZ ÖZGE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
468,362 303,760 2 2 2 7 52

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,98 11,70 4,98

Fen 20 18 2 17,33 87 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 82 8 79,33 88 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BACBBDDCADCACBBDDAAD

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) BBDCCDAAAd

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN) bDBAdCBCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) DABBCDCCbA

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT) BCBAADDAbCDDBCACDaDA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) ACBCDBdABADBDAdADBAC

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 5 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 2 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 7 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 4 2 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Evren kavramını açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RASUL EMRE HOT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
351,748 303,760 34 37 128 459 3151

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 12 5 10,33 52 11,98 11,70 4,98

Fen 20 12 7 9,67 48 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 56 26 47,33 53 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) c CADC BACBdaDbACBdc

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) bCacBAACDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) aA CB DCCD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BCDdDABacc

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CB ca A DDbaAaBBCDDA

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCAC cDBDBBAdADbddbd

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 0 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 5 2 71
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 2 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 0 3 0
Evren kavramını açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAUF ALP ÇİFÇİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,570 303,760 41 47 222 957 6363

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 6 10 2,67 13 11,98 11,70 4,98

Fen 20 11 9 8,00 40 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 44 40 30,67 34 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BACdBbbbcDbACBdbDAA 

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) aBDCCbAdAd

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN) bDacdC CaD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) DAaBCDCabb

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT) cdBddDcAa  a ad DcDA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) ACBCcBbAdbDBDAdcbcAd

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 2 3 40
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 2 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 0 5 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 2 3 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 0 3 0
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA ALTUNTEPE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,870 303,760 29 32 94 340 2432

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 16 2 15,33 77 11,98 11,70 4,98

Toplam: 90 57 9 54,00 60 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) bcCADCABACBBDDAACdBD

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCBBAACDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) Bc CB DCCD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BCDCDABdbb

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CBBAD ADDDCCAaBBbDD 

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 0 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 6 1 86
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 6 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA BOZKURT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,447 303,760 24 27 71 247 1665

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 4 4 2,67 27 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 13 2 12,33 62 11,98 11,70 4,98

Fen 20 13 7 10,67 53 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 61 22 53,67 60 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) aDCADCABACBBDcAACBBD

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCaBAAdcA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) abBCdbDCCD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BCDbaAa  d

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CB ADAA cDbC DB  DDA

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCbCbADBDBcAdcDAdCbB

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 3 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 1 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 5 1 71
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 2 1 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SOYLU MURAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
467,152 303,760 3 3 3 8 62

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 20 0 20,00 100 11,98 11,70 4,98

Fen 20 17 3 16,00 80 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 83 7 80,67 90 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) DDCdDCABdCBBDDAACBBD

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCaBAACDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) BABCdCDCCD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BCDCDABCAA

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CBBADAADDDCCADBBCDDA

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCACCADBDBdAdADAACbB

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 3 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 7 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 6 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE YAVUZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,387 303,760 42 48 236 1067 7017

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 4 5 2,33 23 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 2 12 -2,00 -10 11,98 11,70 4,98

Fen 20 8 10 4,67 23 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 42 38 29,33 33 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BACBBD aADacaaBDDAAD

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) aBDCCDAAAC

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN) bDaAabdCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) D aBCcdaAc

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT)  b  cb b  bcdacdDcDd

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) ACcdcB ABAcBabdAbad 

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 2 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 1 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 0 6 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 2 2 40
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 0 3 0
Evren kavramını açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TIRAŞOĞLU ÇETİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
419,935 303,760 17 18 37 119 820

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 17 3 16,00 80 11,98 11,70 4,98

Fen 20 16 4 14,67 73 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 71 19 64,67 72 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) cDCADCABAaBBDDAAdcBD

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCcBAACDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) BcaCBaDCCD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BCbCDAadbA

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CacADAADDDCCbDBBCDDA

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCACdADBDBBAdcDAACbB

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 2 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 6 1 86
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 4 2 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA İLHAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,327 303,760 39 43 195 812 5572

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 11 6 9,00 45 11,98 11,70 4,98

Fen 20 7 12 3,00 15 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 47 39 34,00 38 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) ccCcDbABAdcBDDbACBBb

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCaBAAdDc

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) abaCBdbCCD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) dbDCDAdabA

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CB ADbA bbCC DaBCaDc

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN)  CAabcccDBdcdADbcbDa

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 3 2 60
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 2 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 3 3 43
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 4 0 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VARDAR EFE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
392,308 303,760 23 25 65 234 1584

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 13 3 12,00 60 11,98 11,70 4,98

Fen 20 15 4 13,67 68 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 66 16 60,67 67 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BcCB cDCAD cCB DDAAc

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) BBDCCDAAAd

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN) bDBAdCBCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) DABBCDCbAb

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT)  CB AD A bDDBCdCDdDA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) AbBCDBdABADBDAdAbB C

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 2 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 5 1 71
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 2 2 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK MİNEL DİLA 684  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
452,933 303,760 7 7 13 32 201

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 17 2 16,33 82 11,98 11,70 4,98

Fen 20 17 2 16,33 82 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 80 8 77,33 86 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BcCBBcDCADCACBBDDAAD

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) aBDCCDAAAC

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN) CDBABCdCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) DABBCDCCAA

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT) BCBAADDA CDDBaAdDBDA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) ACBCDBCA ADBDAdAbBAC

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 3 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 7 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 5 0 83
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILMAZ ESMA İREM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,209 303,760 43 49 239 1082 7101

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 4 9 1,00 5 11,98 11,70 4,98

Fen 20 8 10 4,67 23 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 39 40 25,67 29 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BAdBBacCADC CcB cAAD

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) aBDCCDAAAC

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN) aDBcaddCdb

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) abadCDaabd

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT)  CB c  A bcccabd  Dc

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) ACBCDB  cbDccAdccdca

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 0 3 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 3 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 5 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 1 1 17
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 1 33
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 0 3 0
Evren kavramını açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN TARAKC I 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
323,379 303,760 38 42 168 676 4617

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 9 6 7,00 35 11,98 11,70 4,98

Fen 20 4 8 1,33 7 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 50 27 41,00 46 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) cbCADbABACBBaDAACBBD

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCaBAAbDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) BdaCBbDaCc

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BCDCDABaAb

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT)  B ADcA acdC baB DDA

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCACdb dccc dd      

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 0 3 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 4 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 3 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 1 2 20
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
303,772 303,760 40 45 204 851 5780

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 45 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 13,98 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,30 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,10 6,05 3,60

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,37 5,18 1,95

Matematik 20 9 7 6,67 33 11,98 11,70 4,98

Fen 20 11 8 8,33 42 11,15 11,01 5,89

Toplam: 90 48 34 36,67 41 56,88 56,12 32,44

Sözel (TÜR) cbaBdbcCc bdCdBDD Ac

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) aBDCCDAAAb

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN)  DBAaCBCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) DbBBCDbabd

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT) dCB AD AbaacBab DB A

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) dCaCDcbABbDBDAdADdc 

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 2 2 40
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 1 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 3 3 43
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 3 3 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 1 60
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK ŞAHİN 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,509 303,760 2 40 145 554 3844

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 2 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,00 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,00 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,34 6,05 3,60

İngilizce 10 1 2 0,33 3 3,16 5,18 1,95

Matematik 20 13 7 10,67 53 14,00 11,70 4,98

Fen 20 12 8 9,33 47 12,66 11,01 5,89

Toplam: 90 52 31 41,67 46 57,17 56,12 32,44

Sözel (TÜR) bbCcbCABAdBBDDAcCddb

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCcBAAbDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) aAdCBbDCCD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) Bab       

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CBcADAAbDcCCdaaaCDDA

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCACadDBDBdAdADccaDa

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 1 4 20
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 1 2 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 3 4 43
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 3 3 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF CM  ÇİÇEK 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
443,981 303,760 1 9 18 54 341

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 2 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,00 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,00 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,34 6,05 3,60

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,16 5,18 1,95

Matematik 20 18 2 17,33 87 14,00 11,70 4,98

Fen 20 17 3 16,00 80 12,66 11,01 5,89

Toplam: 90 77 13 72,67 81 57,17 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BcCBBDDCAcCACBBDDAAc

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) BBDCCDAAAb

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN) CDBABCBCCc

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) DABBCDCabd

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT) BCBbADDADCDDBCdCDBDA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) ACBCDBCABADBDAdAbBcC

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 6 1 86
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 6 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ATLAS AKSOY 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,271 303,760 1 26 68 241 1612

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 1 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 16,00 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,67 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 6,05 3,60

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,67 5,18 1,95

Matematik 20 11 9 8,00 40 8,00 11,70 4,98

Fen 20 15 5 13,33 67 13,33 11,01 5,89

Toplam: 90 67 23 59,33 66 59,33 56,12 32,44

Sözel (TÜR) ccCADCABAdBBDDAACBBD

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCBBAAdDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) BABCBCbCCD

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BCDCcAadbA

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CBBADcdaDbaCAccBCcDc

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCdCCADBDBBAdADbACca

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 1 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 3 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 4 3 57
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 4 2 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 0 3 0
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ALİ ŞENTÜRK 15 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,596 303,760 1 21 50 157 1094

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 1 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 10,00 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,33 6,05 3,60

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,67 5,18 1,95

Matematik 20 17 2 16,33 82 16,33 11,70 4,98

Fen 20 13 7 10,67 53 10,67 11,01 5,89

Toplam: 90 70 19 63,67 71 63,67 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BACBBDDCADbcadBDDAAD

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) BBDCCDAAAC

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN) CDabBCBCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) cABBCDCabd

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT) BC cADDADCDDBCACDaDA

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) bCBCDBCdBADdbAaAaBcC

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 5 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 3 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 7 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 4 1 67
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ŞEN 0 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,337 303,760 1 44 199 829 5682

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 1 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 13,00 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,33 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 -0,33 6,05 3,60

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,33 5,18 1,95

Matematik 20 5 7 2,67 13 2,67 11,70 4,98

Fen 20 9 8 6,33 32 6,33 11,01 5,89

Toplam: 90 43 32 32,33 36 32,33 56,12 32,44

Sözel (TÜR) D CA CABACBBDDcA Bac

Cevap Anh. A DDCADCABACBBDDAACBBD

Sözel (SOS) DCCaBAAdDA

Cevap Anh. A DCCBBAACDA

Sözel (DİN) a dbabDCac

Cevap Anh. A BABCBCDCCD

Sözel (İNG) BCDbDAadbb

Cevap Anh. A BCDCDABCAA

Sayısal (MAT) CB   cA bbbC a   aDd

Cevap Anh. A CBBADAADDDCCADBBCDDA

Sayısal (FEN) BCdCCba cdBAdc A CbB

Cevap Anh. A BCACCADBDBBACADAACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 4 0 80
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 0 3 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 1 3 14
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 1 1 17
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 2 3 40
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 1 2 33
Evren kavramını açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR EFE DİREK 0 7Ğ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,326 303,760 1 46 214 915 6135

Puanı Hesaplanan: 51 356 1985 12197

Katılımlar: 1 51 356 1988 12204

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,00 13,90 10,13

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,33 8,29 5,89

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,33 6,05 3,60

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,33 5,18 1,95

Matematik 20 7 13 2,67 13 2,67 11,70 4,98

Fen 20 8 12 4,00 20 4,00 11,01 5,89

Toplam: 90 47 43 32,67 36 32,67 56,12 32,44

Sözel (TÜR) BbCBdcDaADCACBdDcAAD

Cevap Anh. B BACBBDDCADCACBBDDAAD

Sözel (SOS) aBDCaDAAAC

Cevap Anh. B BBDCCDAAAC

Sözel (DİN) bcacBaBCCD

Cevap Anh. B CDBABCBCCD

Sözel (İNG) bABBCaCabd

Cevap Anh. B DABBCDCCAA

Sayısal (MAT) BCBccabcbaDcBCcdcdDb

Cevap Anh. B BCBAADDADCDDBCACDBDA

Sayısal (FEN) dbBCDadccADccACdbBdd

Cevap Anh. B ACBCDBCABADBDACADBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 5 3 2 60
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 7 3 4 43
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 6 2 4 33
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 5 2 3 40
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 3 0 3 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Galaksilerin yapısını açıklar. 3 2 1 67
Evren kavramını açıklar. 2 1 1 50
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